
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI67 975 4984 95509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,78 6 3 5,27 6 3 5,28 5 2 4,60 5 7 2,36 10 7 7,52 44 28 34,81 303,130

Okul Ortalaması 10 8 7,40 5 4 4,00 6 3 4,52 6 3 5,14 4 9 0,73 8 9 4,67 38 36 26,46 272,270

KATILIMLAR

1 190 BERAT UĞURLU 8C 19 1 18,67 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 12 3 11,00 18 2 17,33 76 9 73,00 437,640 1 1 13 56 2966
% 3,11

2 40 HİRANUR AKIN 8C 18 2 17,33 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 6 7,00 17 2 16,33 70 14 65,33 408,805 2 2 36 185 8195
% 8,58

3 242 ESMA EYLÜL AKSOY 8C 15 5 13,33 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 14 2 13,33 15 5 13,33 71 15 65,99 408,188 3 3 37 192 8351
% 8,74

4 243 ARGEŞ ACAR 8C 16 3 15,00 9 1 8,67 8 1 7,67 10 0 10,00 7 5 5,33 19 1 18,67 69 11 65,34 403,733 4 4 41 232 9448
% 9,89

5 3 ARJİN İNAN 8C 16 4 14,67 8 2 7,33 6 4 4,67 10 0 10,00 10 6 8,00 13 6 11,00 63 22 55,67 374,075 5 5 105 550 18721
% 20

6 39 BURAK BABAT 8C 14 6 12,00 7 3 6,00 7 3 6,00 10 0 10,00 7 1 6,67 15 4 13,67 60 17 54,34 368,131 6 6 123 636 20800
% 22

7 203 EREN ŞAPKACİ 8C 16 4 14,67 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 4 9 1,00 16 3 15,00 59 23 51,33 359,636 7 7 141 765 23805
% 25

8 192 ERÇETİN EMİR 8C 16 3 15,00 7 3 6,00 10 0 10,00 6 3 5,00 2 3 1,00 14 6 12,00 55 18 49,00 350,253 8 8 170 905 27296
% 29

9 218 HATİCE BARAN 8C 14 6 12,00 6 3 5,00 9 1 8,67 10 0 10,00 3 8 0,33 14 5 12,33 56 23 48,33 339,096 9 9 218 1097 31510
% 33

10 20 ADEM BULUT 8B 15 3 14,00 8 1 7,67 9 1 8,67 7 2 6,33 3 7 0,67 10 7 7,67 52 21 45,01 328,855 1 10 275 1301 35578
% 37

11 142 SÜMEYYE ÖZKAN 8A 13 5 11,33 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 6 7 3,67 9 7 6,67 53 24 45,00 326,327 1 11 286 1346 36576
% 38

12 247 SUDENAZ KURUCAN 8A 15 5 13,33 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 2 4 0,67 11 8 8,33 51 24 42,99 324,596 2 12 293 1374 37277
% 39

13 202 ENES BURAK ÇELİK 8C 14 6 12,00 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 4 2 3,33 8 8 5,33 51 21 43,99 322,305 10 13 300 1432 38249
% 40

14 70 NURULLAH MUHAN 8B 16 3 15,00 7 3 6,00 8 2 7,33 5 5 3,33 4 6 2,00 9 10 5,67 49 29 39,33 320,793 2 14 312 1473 38854
% 41

15 151 HÜSNA ERBEK 8A 13 7 10,67 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 1 10 -2,33 13 7 10,67 54 27 45,01 319,686 3 15 319 1498 39351
% 41

16 186 ASMİN TEMEL 8C 16 3 15,00 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 1 13 -3,33 10 8 7,33 52 29 42,33 315,247 11 16 341 1603 41200
% 43

17 29 HAYRUNİSA AYDOĞDU8A 13 6 11,00 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 4 0 4,00 8 10 4,67 46 25 37,67 309,793 4 17 364 1736 43582
% 46

18 78 ABDULLAH ARSLAN 8C 12 6 10,00 6 4 4,67 8 2 7,33 10 0 10,00 5 7 2,67 9 10 5,67 50 29 40,34 309,729 12 18 365 1737 43610
% 46

19 231 FARUK GEZİCİ 8C 11 5 9,33 8 2 7,33 8 2 7,33 8 1 7,67 3 10 -0,33 9 7 6,67 47 27 38,00 299,111 13 19 412 1954 48094
% 50

20 21 EYÜP BOR 8B 10 6 8,00 5 5 3,33 7 3 6,00 10 0 10,00 3 13 -1,33 12 6 10,00 47 33 36,00 297,154 3 20 420 1995 48954
% 51

21 183 NİSANUR DEMİR 8C 12 6 10,00 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 2 3 1,00 5 10 1,67 44 24 36,01 288,240 14 21 456 2180 52906
% 55

22 34 ŞEYMA KILIÇ 8C 13 7 10,67 3 7 0,67 4 6 2,00 7 3 6,00 4 9 1,00 10 10 6,67 41 42 27,01 286,853 15 22 464 2211 53514
% 56

23 189 BEDİRHAN HULAKU 8C 13 7 10,67 5 5 3,33 5 5 3,33 7 3 6,00 4 15 -1,00 10 10 6,67 44 45 29,00 285,312 16 23 469 2244 54194
% 57

24 26 FURKAN KAYACI 8C 9 7 6,67 7 3 6,00 5 4 3,67 6 3 5,00 2 8 -0,67 12 7 9,67 41 32 30,34 285,276 17 24 470 2245 54211
% 57

25 98 AZİZ AKKURT 8B 11 6 9,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 2 6 0,00 4 8 1,33 44 23 36,33 283,124 4 25 482 2292 55133
% 58

26 0 EMRULLAH OLGUN 8A 7 6 5,00 8 1 7,67 8 1 7,67 2 5 0,33 4 7 1,67 10 7 7,67 39 27 30,01 283,031 5 26 483 2293 55175
% 58

27 248 DELİ * İTAH 8B 8 10 4,67 3 6 1,00 9 0 9,00 10 0 10,00 3 6 1,00 10 9 7,00 43 31 32,67 282,027 5 27 487 2323 55642
% 58

28 244 EMİRHAN KAHRAMAN 8C 11 9 8,00 7 3 6,00 4 6 2,00 6 4 4,67 3 11 -0,67 11 9 8,00 42 42 28,00 280,527 18 28 495 2366 56335
% 59

29 94 NİSANUR İLBİLGİ 8C 12 8 9,33 6 4 4,67 10 0 10,00 9 1 8,67 0 7 -2,33 7 11 3,33 44 31 33,67 278,991 19 29 505 2416 57073
% 60

30 80 NİSANUR ELİŞ 8B 7 9 4,00 9 1 8,67 8 2 7,33 7 3 6,00 1 4 -0,33 9 7 6,67 41 26 32,34 275,627 6 30 519 2493 58507
% 61

31 105 BURAK ERGİN 8A 14 6 12,00 3 7 0,67 9 1 8,67 7 3 6,00 5 11 1,33 3 12 -1,00 41 40 27,67 275,095 6 31 525 2513 58737
% 61

32 7 ABDULLAH ERTEN 8B 10 10 6,67 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 4 3 3,00 10 10 6,67 36 41 22,34 274,674 7 32 528 2525 58918
% 62

33 14 BERAT AYDIN 8B 9 10 5,67 5 4 3,67 7 2 6,33 6 3 5,00 3 9 0,00 10 10 6,67 40 38 27,34 272,572 8 33 536 2578 59875
% 63
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI67 975 4984 95509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,78 6 3 5,27 6 3 5,28 5 2 4,60 5 7 2,36 10 7 7,52 44 28 34,81 303,130

Okul Ortalaması 10 8 7,40 5 4 4,00 6 3 4,52 6 3 5,14 4 9 0,73 8 9 4,67 38 36 26,46 272,270

KATILIMLAR

34 160 MERT UYĞUN 8B 9 11 5,33 7 3 6,00 5 5 3,33 4 6 2,00 3 8 0,33 11 9 8,00 39 42 24,99 271,697 9 34 542 2603 60265
% 63

35 129 NİSANUR  ÖNKAYA 8A 13 6 11,00 7 3 6,00 6 3 5,00 5 5 3,33 31 17 25,33 267,081 7 35 567 2736 62331
% 65

36 250 RÜMEYSA GÜLÇİÇEK 8C 10 9 7,00 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 1 7 -1,33 7 13 2,67 41 36 29,00 265,489 20 36 576 2784 63025
% 66

37 1170 HATICE  ÇIRAKMAN 8C 12 7 9,67 5 4 3,67 3 5 1,33 9 1 8,67 1 7 -1,33 7 12 3,00 37 36 25,01 265,194 21 37 579 2798 63153
% 66

38 163 PERVİ  ÖZKAN  14 6 12,00 5 4 3,67 6 3 5,00 7 3 6,00 1 10 -2,33 3 11 -0,67 36 37 23,67 258,898 1 38 623 2988 65935
% 69

39 181 İSMAİL GİL  7 10 3,67 3 5 1,33 3 5 1,33 0 4 -1,33 5 10 1,67 10 3 9,00 28 37 15,67 257,666 2 39 626 3021 66457
% 70

40 85 ÖMÜR ELÇİ 8B 7 9 4,00 4 5 2,33 6 4 4,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 8 7 5,67 34 36 22,00 254,490 10 40 646 3118 67822
% 71

41 30 LAVİN ABO 8A 9 8 6,33 2 8 -0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 6 11 2,33 4 15 -1,00 31 52 13,66 238,865 8 41 718 3578 74412
% 78

42 42 ALİ EKBER AKDAĞ 8B 5 10 1,67 7 0 7,00 5 3 4,00 4 3 3,00 3 9 0,00 5 7 2,67 29 32 18,34 236,768 11 42 726 3638 75245
% 79

43 241 MUSTAFA YAVUZ 8A 11 4 9,67 4 4 2,67 2 6 0,00 4 4 2,67 1 9 -2,00 3 9 0,00 25 36 13,01 236,735 9 43 727 3640 75256
% 79

44 214 EYLÜL SEZENER 8C 10 7 7,67 2 6 0,00 4 5 2,33 6 4 4,67 2 10 -1,33 4 12 0,00 28 44 13,34 233,891 22 44 739 3719 76437
% 80

45 31 ENES ATEŞ 8A 10 7 7,67 4 5 2,33 4 5 2,33 3 7 0,67 5 12 1,00 3 15 -2,00 29 51 12,00 233,408 10 45 740 3731 76640
% 80

46 273 IRMAK AYDİN 8A 8 7 5,67 4 4 2,67 4 5 2,33 3 6 1,00 4 9 1,00 3 10 -0,33 26 41 12,34 232,647 11 46 744 3747 76947
% 81

47 67 DİLA ŞİPİ 8B 8 12 4,00 3 7 0,67 0 10 -3,33 5 5 3,33 7 11 3,33 6 14 1,33 29 59 9,33 231,633 12 47 748 3782 77367
% 81

48 69 MERT ALİ MUSLU 8C 8 12 4,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 6 3 5,00 3 14 -1,67 8 12 4,00 30 56 11,33 228,634 23 48 760 3868 78609
% 82

49 124 İBRAHİM İTAH 8A 9 8 6,33 4 4 2,67 2 3 1,00 2 8 -0,67 17 23 9,33 227,621 12 49 766 3893 79008
% 83

50 11 ANIL KIRMIZI 8B 5 7 2,67 6 1 5,67 2 4 0,67 7 3 6,00 1 4 -0,33 3 7 0,67 24 26 15,35 227,422 13 50 767 3896 79092
% 83

51 245 HAMZA ZORLİ 8C 6 12 2,00 3 6 1,00 3 7 0,67 5 4 3,67 4 10 0,67 6 10 2,67 27 49 10,68 225,753 24 51 776 3934 79739
% 83

52 62 ESLEM  KARAKAYA 8B 6 14 1,33 6 3 5,00 5 5 3,33 9 1 8,67 0 9 -3,00 6 11 2,33 32 43 17,66 225,140 14 52 782 3952 79992
% 84

53 149 YUNUS ALADAĞ 8A 6 6 4,00 5 2 4,33 1 3 0,00 1 3 0,00 2 3 1,00 2 7 -0,33 17 24 9,00 222,231 13 53 801 4058 81218
% 85

54 95 VASFİYE SEVİNÇ 8B 8 12 4,00 5 4 3,67 6 2 5,33 6 3 5,00 2 11 -1,67 2 13 -2,33 29 45 14,00 219,200 15 54 813 4139 82434
% 86

55 123 HAMZA KAP ĞA N 8C 8 10 4,67 5 5 3,33 5 4 3,67 1 8 -1,67 0 12 -4,00 6 10 2,67 25 49 8,67 219,032 25 55 814 4143 82506
% 86

56 110 ERBAN GÖKAY 8A 4 16 -1,33 4 6 2,00 3 7 0,67 5 5 3,33 5 14 0,33 7 13 2,67 28 61 7,67 211,003 14 56 854 4347 85552
% 90

57 64 HASRET ĞENÇB ĞA 8C 7 13 2,67 4 6 2,00 4 6 2,00 5 5 3,33 4 12 0,00 3 17 -2,67 27 59 7,33 207,501 26 57 869 4436 86817
% 91

58 263 POLAT ÇOBAN 8A 7 13 2,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 6 1,00 7 13 2,67 2 18 -4,00 25 64 3,67 205,389 15 58 878 4485 87604
% 92

59 63 EYÜP DALĞIÇ 8B 6 10 2,67 2 6 0,00 3 6 1,00 9 1 8,67 0 15 -5,00 5 12 1,00 25 50 8,34 204,185 16 59 883 4514 88015
% 92

60 265 MERYEM ACAR 8A 5 12 1,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 5 1,33 4 10 0,67 5 15 0,00 22 57 3,00 204,113 16 60 885 4516 88045
% 92

61 114 FURKAN AŞAN 8A 6 14 1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 6 4 4,67 2 15 -3,00 6 14 1,33 26 61 5,67 202,713 17 61 891 4557 88535
% 93

62 0 ENES CAN ELMAS 8B 6 14 1,33 5 5 3,33 7 3 6,00 6 4 4,67 4 16 -1,33 2 18 -4,00 30 60 10,00 202,357 17 62 893 4562 88627
% 93

63 129 NİSANUR  ÖNKAYA 8A 4 13 -0,33 5 11 1,33 9 24 1,00 198,845 18 63 911 4649 89774
% 94

64 0 ALI İNAN 8B 5 14 0,33 1 9 -2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 4 15 -1,00 5 15 0,00 24 64 2,66 197,980 18 64 914 4670 90015
% 94

65 66000 İBRAHİM AŞAN 8B 2 15 -3,00 1 8 -1,67 5 4 3,67 1 7 -1,33 6 11 2,33 3 11 -0,67 18 56 -0,67 191,074 19 65 936 4792 91835
% 96

66 124 İBRAHİM İTAH 8A 4 16 -1,33 5 14 0,33 9 30 -1,00 190,465 19 66 938 4803 91952
% 96
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI67 975 4984 95509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,78 6 3 5,27 6 3 5,28 5 2 4,60 5 7 2,36 10 7 7,52 44 28 34,81 303,130

Okul Ortalaması 10 8 7,40 5 4 4,00 6 3 4,52 6 3 5,14 4 9 0,73 8 9 4,67 38 36 26,46 272,270

KATILIMLAR

67 184 ÖZGE HASAR 8A 4 15 -1,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 18 -4,00 5 15 0,00 18 71 -5,67 172,553 20 67 965 4945 94433
% 99

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
 8A 8B 8C

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
 8A 8B 8C



  SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI67 975 4984 95509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,78 6 3 5,27 6 3 5,28 5 2 4,60 5 7 2,36 10 7 7,52 44 28 34,81 303,130

Okul Ortalaması 10 8 7,40 5 4 4,00 6 3 4,52 6 3 5,14 4 9 0,73 8 9 4,67 38 36 26,46 272,270

SINIF:  

KATILIMLAR

1 163 PERVİ  ÖZKAN  14 6 12,00 5 4 3,67 6 3 5,00 7 3 6,00 1 10 -2,33 3 11 -0,67 36 37 23,67 258,898 1 38 623 2988 65935
% 69

2 181 İSMAİL GİL  7 10 3,67 3 5 1,33 3 5 1,33 0 4 -1,33 5 10 1,67 10 3 9,00 28 37 15,67 257,666 2 39 626 3021 66457
% 70

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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8A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI67 975 4984 95509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,78 6 3 5,27 6 3 5,28 5 2 4,60 5 7 2,36 10 7 7,52 44 28 34,81 303,130

Okul Ortalaması 10 8 7,40 5 4 4,00 6 3 4,52 6 3 5,14 4 9 0,73 8 9 4,67 38 36 26,46 272,270

SINIF: 8A

KATILIMLAR

1 142 SÜMEYYE ÖZKAN 8A 13 5 11,33 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 6 7 3,67 9 7 6,67 53 24 45,00 326,327 1 11 286 1346 36576
% 38

2 247 SUDENAZ KURUCAN 8A 15 5 13,33 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 2 4 0,67 11 8 8,33 51 24 42,99 324,596 2 12 293 1374 37277
% 39

3 151 HÜSNA ERBEK 8A 13 7 10,67 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 1 10 -2,33 13 7 10,67 54 27 45,01 319,686 3 15 319 1498 39351
% 41

4 29 HAYRUNİSA AYDOĞDU8A 13 6 11,00 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 4 0 4,00 8 10 4,67 46 25 37,67 309,793 4 17 364 1736 43582
% 46

5 0 EMRULLAH OLGUN 8A 7 6 5,00 8 1 7,67 8 1 7,67 2 5 0,33 4 7 1,67 10 7 7,67 39 27 30,01 283,031 5 26 483 2293 55175
% 58

6 105 BURAK ERGİN 8A 14 6 12,00 3 7 0,67 9 1 8,67 7 3 6,00 5 11 1,33 3 12 -1,00 41 40 27,67 275,095 6 31 525 2513 58737
% 61

7 129 NİSANUR  ÖNKAYA 8A 13 6 11,00 7 3 6,00 6 3 5,00 5 5 3,33 31 17 25,33 267,081 7 35 567 2736 62331
% 65

8 30 LAVİN ABO 8A 9 8 6,33 2 8 -0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 6 11 2,33 4 15 -1,00 31 52 13,66 238,865 8 41 718 3578 74412
% 78

9 241 MUSTAFA YAVUZ 8A 11 4 9,67 4 4 2,67 2 6 0,00 4 4 2,67 1 9 -2,00 3 9 0,00 25 36 13,01 236,735 9 43 727 3640 75256
% 79

10 31 ENES ATEŞ 8A 10 7 7,67 4 5 2,33 4 5 2,33 3 7 0,67 5 12 1,00 3 15 -2,00 29 51 12,00 233,408 10 45 740 3731 76640
% 80

11 273 IRMAK AYDİN 8A 8 7 5,67 4 4 2,67 4 5 2,33 3 6 1,00 4 9 1,00 3 10 -0,33 26 41 12,34 232,647 11 46 744 3747 76947
% 81

12 124 İBRAHİM İTAH 8A 9 8 6,33 4 4 2,67 2 3 1,00 2 8 -0,67 17 23 9,33 227,621 12 49 766 3893 79008
% 83

13 149 YUNUS ALADAĞ 8A 6 6 4,00 5 2 4,33 1 3 0,00 1 3 0,00 2 3 1,00 2 7 -0,33 17 24 9,00 222,231 13 53 801 4058 81218
% 85

14 110 ERBAN GÖKAY 8A 4 16 -1,33 4 6 2,00 3 7 0,67 5 5 3,33 5 14 0,33 7 13 2,67 28 61 7,67 211,003 14 56 854 4347 85552
% 90

15 263 POLAT ÇOBAN 8A 7 13 2,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 6 1,00 7 13 2,67 2 18 -4,00 25 64 3,67 205,389 15 58 878 4485 87604
% 92

16 265 MERYEM ACAR 8A 5 12 1,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 5 1,33 4 10 0,67 5 15 0,00 22 57 3,00 204,113 16 60 885 4516 88045
% 92

17 114 FURKAN AŞAN 8A 6 14 1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 6 4 4,67 2 15 -3,00 6 14 1,33 26 61 5,67 202,713 17 61 891 4557 88535
% 93

18 129 NİSANUR  ÖNKAYA 8A 4 13 -0,33 5 11 1,33 9 24 1,00 198,845 18 63 911 4649 89774
% 94

19 124 İBRAHİM İTAH 8A 4 16 -1,33 5 14 0,33 9 30 -1,00 190,465 19 66 938 4803 91952
% 96

20 184 ÖZGE HASAR 8A 4 15 -1,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 18 -4,00 5 15 0,00 18 71 -5,67 172,553 20 67 965 4945 94433
% 99

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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8B SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI67 975 4984 95509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,78 6 3 5,27 6 3 5,28 5 2 4,60 5 7 2,36 10 7 7,52 44 28 34,81 303,130

Okul Ortalaması 10 8 7,40 5 4 4,00 6 3 4,52 6 3 5,14 4 9 0,73 8 9 4,67 38 36 26,46 272,270

SINIF: 8B

KATILIMLAR

1 20 ADEM BULUT 8B 15 3 14,00 8 1 7,67 9 1 8,67 7 2 6,33 3 7 0,67 10 7 7,67 52 21 45,01 328,855 1 10 275 1301 35578
% 37

2 70 NURULLAH MUHAN 8B 16 3 15,00 7 3 6,00 8 2 7,33 5 5 3,33 4 6 2,00 9 10 5,67 49 29 39,33 320,793 2 14 312 1473 38854
% 41

3 21 EYÜP BOR 8B 10 6 8,00 5 5 3,33 7 3 6,00 10 0 10,00 3 13 -1,33 12 6 10,00 47 33 36,00 297,154 3 20 420 1995 48954
% 51

4 98 AZİZ AKKURT 8B 11 6 9,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 2 6 0,00 4 8 1,33 44 23 36,33 283,124 4 25 482 2292 55133
% 58

5 248 DELİ * İTAH 8B 8 10 4,67 3 6 1,00 9 0 9,00 10 0 10,00 3 6 1,00 10 9 7,00 43 31 32,67 282,027 5 27 487 2323 55642
% 58

6 80 NİSANUR ELİŞ 8B 7 9 4,00 9 1 8,67 8 2 7,33 7 3 6,00 1 4 -0,33 9 7 6,67 41 26 32,34 275,627 6 30 519 2493 58507
% 61

7 7 ABDULLAH ERTEN 8B 10 10 6,67 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 4 3 3,00 10 10 6,67 36 41 22,34 274,674 7 32 528 2525 58918
% 62

8 14 BERAT AYDIN 8B 9 10 5,67 5 4 3,67 7 2 6,33 6 3 5,00 3 9 0,00 10 10 6,67 40 38 27,34 272,572 8 33 536 2578 59875
% 63

9 160 MERT UYĞUN 8B 9 11 5,33 7 3 6,00 5 5 3,33 4 6 2,00 3 8 0,33 11 9 8,00 39 42 24,99 271,697 9 34 542 2603 60265
% 63

10 85 ÖMÜR ELÇİ 8B 7 9 4,00 4 5 2,33 6 4 4,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 8 7 5,67 34 36 22,00 254,490 10 40 646 3118 67822
% 71

11 42 ALİ EKBER AKDAĞ 8B 5 10 1,67 7 0 7,00 5 3 4,00 4 3 3,00 3 9 0,00 5 7 2,67 29 32 18,34 236,768 11 42 726 3638 75245
% 79

12 67 DİLA ŞİPİ 8B 8 12 4,00 3 7 0,67 0 10 -3,33 5 5 3,33 7 11 3,33 6 14 1,33 29 59 9,33 231,633 12 47 748 3782 77367
% 81

13 11 ANIL KIRMIZI 8B 5 7 2,67 6 1 5,67 2 4 0,67 7 3 6,00 1 4 -0,33 3 7 0,67 24 26 15,35 227,422 13 50 767 3896 79092
% 83

14 62 ESLEM  KARAKAYA 8B 6 14 1,33 6 3 5,00 5 5 3,33 9 1 8,67 0 9 -3,00 6 11 2,33 32 43 17,66 225,140 14 52 782 3952 79992
% 84

15 95 VASFİYE SEVİNÇ 8B 8 12 4,00 5 4 3,67 6 2 5,33 6 3 5,00 2 11 -1,67 2 13 -2,33 29 45 14,00 219,200 15 54 813 4139 82434
% 86

16 63 EYÜP DALĞIÇ 8B 6 10 2,67 2 6 0,00 3 6 1,00 9 1 8,67 0 15 -5,00 5 12 1,00 25 50 8,34 204,185 16 59 883 4514 88015
% 92

17 0 ENES CAN ELMAS 8B 6 14 1,33 5 5 3,33 7 3 6,00 6 4 4,67 4 16 -1,33 2 18 -4,00 30 60 10,00 202,357 17 62 893 4562 88627
% 93

18 0 ALI İNAN 8B 5 14 0,33 1 9 -2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 4 15 -1,00 5 15 0,00 24 64 2,66 197,980 18 64 914 4670 90015
% 94

19 66000 İBRAHİM AŞAN 8B 2 15 -3,00 1 8 -1,67 5 4 3,67 1 7 -1,33 6 11 2,33 3 11 -0,67 18 56 -0,67 191,074 19 65 936 4792 91835
% 96
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8C SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI67 975 4984 95509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,78 6 3 5,27 6 3 5,28 5 2 4,60 5 7 2,36 10 7 7,52 44 28 34,81 303,130

Okul Ortalaması 10 8 7,40 5 4 4,00 6 3 4,52 6 3 5,14 4 9 0,73 8 9 4,67 38 36 26,46 272,270

SINIF: 8C

KATILIMLAR

1 190 BERAT UĞURLU 8C 19 1 18,67 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 12 3 11,00 18 2 17,33 76 9 73,00 437,640 1 1 13 56 2966
% 3,11

2 40 HİRANUR AKIN 8C 18 2 17,33 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 6 7,00 17 2 16,33 70 14 65,33 408,805 2 2 36 185 8195
% 8,58

3 242 ESMA EYLÜL AKSOY 8C 15 5 13,33 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 14 2 13,33 15 5 13,33 71 15 65,99 408,188 3 3 37 192 8351
% 8,74

4 243 ARGEŞ ACAR 8C 16 3 15,00 9 1 8,67 8 1 7,67 10 0 10,00 7 5 5,33 19 1 18,67 69 11 65,34 403,733 4 4 41 232 9448
% 9,89

5 3 ARJİN İNAN 8C 16 4 14,67 8 2 7,33 6 4 4,67 10 0 10,00 10 6 8,00 13 6 11,00 63 22 55,67 374,075 5 5 105 550 18721
% 20

6 39 BURAK BABAT 8C 14 6 12,00 7 3 6,00 7 3 6,00 10 0 10,00 7 1 6,67 15 4 13,67 60 17 54,34 368,131 6 6 123 636 20800
% 22

7 203 EREN ŞAPKACİ 8C 16 4 14,67 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 4 9 1,00 16 3 15,00 59 23 51,33 359,636 7 7 141 765 23805
% 25

8 192 ERÇETİN EMİR 8C 16 3 15,00 7 3 6,00 10 0 10,00 6 3 5,00 2 3 1,00 14 6 12,00 55 18 49,00 350,253 8 8 170 905 27296
% 29

9 218 HATİCE BARAN 8C 14 6 12,00 6 3 5,00 9 1 8,67 10 0 10,00 3 8 0,33 14 5 12,33 56 23 48,33 339,096 9 9 218 1097 31510
% 33

10 202 ENES BURAK ÇELİK 8C 14 6 12,00 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 4 2 3,33 8 8 5,33 51 21 43,99 322,305 10 13 300 1432 38249
% 40

11 186 ASMİN TEMEL 8C 16 3 15,00 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 1 13 -3,33 10 8 7,33 52 29 42,33 315,247 11 16 341 1603 41200
% 43

12 78 ABDULLAH ARSLAN 8C 12 6 10,00 6 4 4,67 8 2 7,33 10 0 10,00 5 7 2,67 9 10 5,67 50 29 40,34 309,729 12 18 365 1737 43610
% 46

13 231 FARUK GEZİCİ 8C 11 5 9,33 8 2 7,33 8 2 7,33 8 1 7,67 3 10 -0,33 9 7 6,67 47 27 38,00 299,111 13 19 412 1954 48094
% 50

14 183 NİSANUR DEMİR 8C 12 6 10,00 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 2 3 1,00 5 10 1,67 44 24 36,01 288,240 14 21 456 2180 52906
% 55

15 34 ŞEYMA KILIÇ 8C 13 7 10,67 3 7 0,67 4 6 2,00 7 3 6,00 4 9 1,00 10 10 6,67 41 42 27,01 286,853 15 22 464 2211 53514
% 56

16 189 BEDİRHAN HULAKU 8C 13 7 10,67 5 5 3,33 5 5 3,33 7 3 6,00 4 15 -1,00 10 10 6,67 44 45 29,00 285,312 16 23 469 2244 54194
% 57

17 26 FURKAN KAYACI 8C 9 7 6,67 7 3 6,00 5 4 3,67 6 3 5,00 2 8 -0,67 12 7 9,67 41 32 30,34 285,276 17 24 470 2245 54211
% 57

18 244 EMİRHAN KAHRAMAN 8C 11 9 8,00 7 3 6,00 4 6 2,00 6 4 4,67 3 11 -0,67 11 9 8,00 42 42 28,00 280,527 18 28 495 2366 56335
% 59

19 94 NİSANUR İLBİLGİ 8C 12 8 9,33 6 4 4,67 10 0 10,00 9 1 8,67 0 7 -2,33 7 11 3,33 44 31 33,67 278,991 19 29 505 2416 57073
% 60

20 250 RÜMEYSA GÜLÇİÇEK 8C 10 9 7,00 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 1 7 -1,33 7 13 2,67 41 36 29,00 265,489 20 36 576 2784 63025
% 66

21 1170 HATICE  ÇIRAKMAN 8C 12 7 9,67 5 4 3,67 3 5 1,33 9 1 8,67 1 7 -1,33 7 12 3,00 37 36 25,01 265,194 21 37 579 2798 63153
% 66

22 214 EYLÜL SEZENER 8C 10 7 7,67 2 6 0,00 4 5 2,33 6 4 4,67 2 10 -1,33 4 12 0,00 28 44 13,34 233,891 22 44 739 3719 76437
% 80

23 69 MERT ALİ MUSLU 8C 8 12 4,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 6 3 5,00 3 14 -1,67 8 12 4,00 30 56 11,33 228,634 23 48 760 3868 78609
% 82

24 245 HAMZA ZORLİ 8C 6 12 2,00 3 6 1,00 3 7 0,67 5 4 3,67 4 10 0,67 6 10 2,67 27 49 10,68 225,753 24 51 776 3934 79739
% 83

25 123 HAMZA KAP ĞA N 8C 8 10 4,67 5 5 3,33 5 4 3,67 1 8 -1,67 0 12 -4,00 6 10 2,67 25 49 8,67 219,032 25 55 814 4143 82506
% 86

26 64 HASRET ĞENÇB ĞA 8C 7 13 2,67 4 6 2,00 4 6 2,00 5 5 3,33 4 12 0,00 3 17 -2,67 27 59 7,33 207,501 26 57 869 4436 86817
% 91
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
Okul

(67)
7,40 4,00 4,52 5,14 0,73 4,67 26,46 272,270

İlçe
(975)

8,68 (10) 4,85 (8) 4,39 (6) 3,78 (3) 1,66 (11) 6,37 (10) 29,73 (7) 286,960
İl

(4984)
8,47 (54) 4,60 (51) 4,66 (38) 3,27 (6) 1,59 (50) 6,14 (55) 28,73 (38) 284,780

Genel
(95509)

9,78 (645) 5,27 (412) 5,28 (388) 4,60 (315) 2,36 (507) 7,52 (694) 34,81 (996) 303,130
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve
genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.

ŞUBE ORTALAMALARI
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
 

(2)
7,84 2,50 3,16 2,34 -0,33 4,16 19,67 258,280

8A
(20)

5,83 2,92 3,35 2,65 0,37 1,75 16,87 244,110
8B
(19)

4,81 3,67 4,67 5,23 -0,11 3,49 21,76 252,460
8C
(26)

10,46 5,19 5,41 7,21 1,71 7,81 37,79 309,490
Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
EREK TOKİ ORTAOKULU okulunda 67 4

İPEKYOLU ilçesinde 975 64 13
VAN ilinde 4984 312 90 10

Genelde 95509 7011 1781 371 72

DERECELER

Genelde sınava 1781 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 1178. oldu

VAN ilinde sınava 90 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 48. oldu

İPEKYOLU ilçesinde sınava 13 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 9. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için
başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[+] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0,52 0,45 52

[+] Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0,51 0,37 51

[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

4 1,64 1,88 41

[-] Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0,61 1,21 31

[+] Metnin konusunu belirler. 1 0,55 0,39 55

[+] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0,72 0,24 72

[-] Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0,21 0,72 21

[+] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0,70 0,16 70

[-] Yazdıklarını düzenler. 1 0,42 0,48 42

[+] Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0,81 0,15 81

[-] Metin türlerini ayırt eder. 1 0,49 0,33 49

[+] Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0,67 0,21 67

[+] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0,61 0,36 61

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,64 0,15 64

[-] Metnin içeriğini yorumlar. 1 0,46 0,33 46

[-] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0,42 0,34 42

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[-] Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı
Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal
durumunu kavrar.

5 2,19 2,36 44

[+] Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle
onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.

4 2,51 1,22 63

[+] Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen
önemli kişileri ve olayları kavrar.

1 0,60 0,31 60

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[+] Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 3,84 2,66 55

[+] İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki
kurar.

3 1,84 0,81 61

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[+] Students will be able to understand short and simple texts
about friendship.

5 3,18 1,46 64

[+] Students will be able to interact with reasonable ease in
structured situations and short conversations involving accepting
andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple
inquiries.

3 1,60 1,10 53

[+] Students will be able to understand the specific information in
short conversations on everyday topics, such as accepting and
refusing an offer/invitation, apologizing and making simple
inquiries.

1 0,72 0,19 72

[+] Students will be able to understand short and simple
invitation letters, cards and e-mails.

1 0,66 0,27 66

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur,
pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin
çarpımı şeklinde yazar.

5 0,78 1,90 16

[-] Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler
oluşturur.

6 0,84 3,04 14

[-] İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük
ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.

6 1,37 2,37 23

[-] Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını
belirler.

2 0,43 0,93 22

[-] Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0,16 0,31 16

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[-] Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 5,04 5,81 39

[-] İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2,09 3,27 35

[+] İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu
alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini
söyler.

1 0,63 0,21 63
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  ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
 

(2)
7,84 2,50 3,16 2,34 -0,33 4,16 19,67 258,280

Okul
(67)

7,40 (2) 4,00 (4) 4,52 (4) 5,14 (4) 0,73 (4) 4,67 (2) 26,46 (3) 272,270
İlçe
(975)

8,68 (30) 4,85 (50) 4,39 (42) 3,78 (36) 1,66 (51) 6,37 (41) 29,73 (48) 286,960
İl

(4984)
8,47 (120) 4,60 (195) 4,66 (173) 3,27 (144) 1,59 (195) 6,14 (169) 28,73 (216) 284,780

Genel
(95509)

9,78 (906) 5,27 (660) 5,28 (640) 4,60 (741) 2,36 (935) 7,52 (1153) 34,81 (2839) 303,130
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
  şubesinde 2
Okulunuzda 67 4

İPEKYOLU ilçesinde 975 64 13
VAN ilinde 4984 312 90 10

Genelde 95509 7011 1781 371 72

DERECELER

Genelde sınava 7011 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 4332. oldu

VAN ilinde sınava 312 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 207. oldu

İPEKYOLU ilçesinde sınava 64 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 45. oldu

Okulunuzda sınava 4 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 2. oldu
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  ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[+] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0,50 0,50 50

[+] Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1,00 0 100

[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

4 1,00 2,50 25

[+] Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1,00 1,00 50

[+] Metnin konusunu belirler. 1 0,50 0,50 50

[+] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1,00 0 100

[+] Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0,50 0,50 50

[+] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0,50 0,50 50

[+] Yazdıklarını düzenler. 1 0,50 0,50 50

[+] Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1,00 0 100

[+] Metin türlerini ayırt eder. 1 0,50 0 50

[+] Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0,50 0 50

[+] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1,00 0 100

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,50 0,50 50

[+] Metnin içeriğini yorumlar. 1 0,50 0,50 50

[-] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1,00 0

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[-] Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı
Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal
durumunu kavrar.

5 0,50 3,50 10

[+] Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle
onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.

4 3,00 0,50 75

[+] Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen
önemli kişileri ve olayları kavrar.

1 0,50 0,50 50

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[-] Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 3,00 3,50 43

[+] İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki
kurar.

3 1,50 0,50 50

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[-] Students will be able to understand short and simple texts
about friendship.

5 2,00 1,50 40

[-] Students will be able to interact with reasonable ease in
structured situations and short conversations involving accepting
andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple
inquiries.

3 0,50 1,50 17

[+] Students will be able to understand the specific information in
short conversations on everyday topics, such as accepting and
refusing an offer/invitation, apologizing and making simple
inquiries.

1 0,50 0 50

[+] Students will be able to understand short and simple
invitation letters, cards and e-mails.

1 0,50 0,50 50

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur,
pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin
çarpımı şeklinde yazar.

5 0,50 2,50 10

[-] Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler
oluşturur.

6 0 4,50 0

[-] İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük
ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.

6 1,50 1,50 25

[-] Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını
belirler.

2 0 1,50 0

[+] Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1,00 0 100

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[-] Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 4,50 4,00 35

[-] İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 1,50 3,00 25

[+] İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu
alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini
söyler.

1 0,50 0 50
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8A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
8A
(20)

5,83 2,92 3,35 2,65 0,37 1,75 16,87 244,110

Okul
(67)

7,40 (3) 4,00 (3) 4,52 (3) 5,14 (3) 0,73 (2) 4,67 (4) 26,46 (4) 272,270
İlçe
(975)

8,68 (46) 4,85 (49) 4,39 (37) 3,78 (32) 1,66 (42) 6,37 (52) 29,73 (52) 286,960
İl

(4984)
8,47 (188) 4,60 (184) 4,66 (163) 3,27 (126) 1,59 (160) 6,14 (223) 28,73 (239) 284,780

Genel
(95509)

9,78 (1098) 5,27 (618) 5,28 (621) 4,60 (710) 2,36 (864) 7,52 (1384) 34,81 (2991) 303,130
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
8A şubesinde 20

Okulunuzda 67 4
İPEKYOLU ilçesinde 975 64 13

VAN ilinde 4984 312 90 10
Genelde 95509 7011 1781 371 72

DERECELER

Genelde sınava 7011 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 4779. oldu

VAN ilinde sınava 312 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 244. oldu

İPEKYOLU ilçesinde sınava 64 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 52. oldu

Okulunuzda sınava 4 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 4. oldu
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8A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[-] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0,41 0,50 41

[-] Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0,36 0,50 36

[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

4 1,32 1,77 33

[-] Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0,64 1,14 32

[+] Metnin konusunu belirler. 1 0,59 0,27 59

[+] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0,68 0,18 68

[-] Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0,23 0,59 23

[+] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0,68 0,18 68

[-] Yazdıklarını düzenler. 1 0,32 0,45 32

[+] Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0,59 0,27 59

[+] Metin türlerini ayırt eder. 1 0,50 0,23 50

[+] Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0,59 0,14 59

[+] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0,50 0,41 50

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,59 0,18 59

[-] Metnin içeriğini yorumlar. 1 0,36 0,36 36

[-] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0,18 0,41 18

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[-] Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı
Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal
durumunu kavrar.

5 1,36 2,82 27

[+] Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle
onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.

4 2,45 1,00 61

[-] Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen
önemli kişileri ve olayları kavrar.

1 0,45 0,36 45

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[-] Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 3,09 2,82 44

[-] İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki
kurar.

3 1,45 0,82 48

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[-] Students will be able to understand short and simple texts
about friendship.

5 2,05 2,09 41

[-] Students will be able to interact with reasonable ease in
structured situations and short conversations involving accepting
andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple
inquiries.

3 0,95 1,36 32

[+] Students will be able to understand the specific information in
short conversations on everyday topics, such as accepting and
refusing an offer/invitation, apologizing and making simple
inquiries.

1 0,55 0,27 55

[-] Students will be able to understand short and simple invitation
letters, cards and e-mails.

1 0,45 0,41 45

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur,
pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin
çarpımı şeklinde yazar.

5 0,73 2,18 15

[-] Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler
oluşturur.

6 0,91 3,09 15

[-] İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük
ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.

6 1,32 2,50 22

[-] Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını
belirler.

2 0,32 0,95 16

[-] Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0,09 0,45 9

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[-] Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 3,55 6,14 27

[-] İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 1,27 3,68 21

[+] İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu
alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini
söyler.

1 0,50 0,23 50
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8B ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
8B
(19)

4,81 3,67 4,67 5,23 -0,11 3,49 21,76 252,460

Okul
(67)

7,40 (4) 4,00 (2) 4,52 (2) 5,14 (2) 0,73 (3) 4,67 (3) 26,46 (2) 272,270
İlçe
(975)

8,68 (49) 4,85 (44) 4,39 (25) 3,78 (12) 1,66 (50) 6,37 (46) 29,73 (39) 286,960
İl

(4984)
8,47 (203) 4,60 (155) 4,66 (90) 3,27 (35) 1,59 (189) 6,14 (190) 28,73 (190) 284,780

Genel
(95509)

9,78 (1193) 5,27 (543) 5,28 (490) 4,60 (455) 2,36 (913) 7,52 (1219) 34,81 (2692) 303,130
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
8B şubesinde 19

Okulunuzda 67 4
İPEKYOLU ilçesinde 975 64 13

VAN ilinde 4984 312 90 10
Genelde 95509 7011 1781 371 72

DERECELER

Genelde sınava 7011 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 4531. oldu

VAN ilinde sınava 312 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 230. oldu

İPEKYOLU ilçesinde sınava 64 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 50. oldu

Okulunuzda sınava 4 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 3. oldu
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8B ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[-] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0,41 0,54 41

[-] Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0,44 0,41 44

[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

4 1,32 2,00 33

[-] Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0,49 1,24 24

[+] Metnin konusunu belirler. 1 0,51 0,39 51

[+] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0,61 0,32 61

[-] Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0,22 0,68 22

[+] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0,66 0,20 66

[-] Yazdıklarını düzenler. 1 0,34 0,51 34

[+] Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0,73 0,20 73

[-] Metin türlerini ayırt eder. 1 0,34 0,41 34

[+] Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0,59 0,24 59

[-] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0,49 0,46 49

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,59 0,15 59

[-] Metnin içeriğini yorumlar. 1 0,34 0,39 34

[-] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0,24 0,44 24

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[-] Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı
Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal
durumunu kavrar.

5 1,85 2,49 37

[+] Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle
onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.

4 2,32 1,27 58

[-] Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen
önemli kişileri ve olayları kavrar.

1 0,46 0,41 46

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[-] Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 3,39 2,85 48

[+] İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki
kurar.

3 1,76 0,73 59

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[+] Students will be able to understand short and simple texts
about friendship.

5 2,59 1,85 52

[-] Students will be able to interact with reasonable ease in
structured situations and short conversations involving accepting
andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple
inquiries.

3 1,27 1,32 42

[+] Students will be able to understand the specific information in
short conversations on everyday topics, such as accepting and
refusing an offer/invitation, apologizing and making simple
inquiries.

1 0,63 0,22 63

[+] Students will be able to understand short and simple
invitation letters, cards and e-mails.

1 0,59 0,34 59

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur,
pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin
çarpımı şeklinde yazar.

5 0,63 2,12 13

[-] Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler
oluşturur.

6 0,88 3,24 15

[-] İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük
ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.

6 1,24 2,37 21

[-] Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını
belirler.

2 0,32 1,00 16

[-] Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0,07 0,37 7

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[-] Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 4,00 6,20 31

[-] İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 1,49 3,61 25

[+] İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu
alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini
söyler.

1 0,54 0,24 54
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8C ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
8C
(26)

10,46 5,19 5,41 7,21 1,71 7,81 37,79 309,490

Okul
(67)

7,40 (1) 4,00 (1) 4,52 (1) 5,14 (1) 0,73 (1) 4,67 (1) 26,46 (1) 272,270
İlçe
(975)

8,68 (15) 4,85 (24) 4,39 (15) 3,78 (3) 1,66 (21) 6,37 (13) 29,73 (14) 286,960
İl

(4984)
8,47 (46) 4,60 (73) 4,66 (62) 3,27 (13) 1,59 (76) 6,14 (48) 28,73 (45) 284,780

Genel
(95509)

9,78 (644) 5,27 (391) 5,28 (417) 4,60 (258) 2,36 (730) 7,52 (791) 34,81 (1542) 303,130
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
8C şubesinde 26

Okulunuzda 67 4
İPEKYOLU ilçesinde 975 64 13

VAN ilinde 4984 312 90 10
Genelde 95509 7011 1781 371 72

DERECELER

Genelde sınava 7011 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 2334. oldu

VAN ilinde sınava 312 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 52. oldu

İPEKYOLU ilçesinde sınava 64 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 16. oldu

Okulunuzda sınava 4 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 1. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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8C ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[+] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0,52 0,45 52

[+] Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0,51 0,37 51

[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

4 1,64 1,88 41

[-] Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0,61 1,21 31

[+] Metnin konusunu belirler. 1 0,55 0,39 55

[+] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0,72 0,24 72

[-] Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0,21 0,72 21

[+] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0,70 0,16 70

[-] Yazdıklarını düzenler. 1 0,42 0,48 42

[+] Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0,81 0,15 81

[-] Metin türlerini ayırt eder. 1 0,49 0,33 49

[+] Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0,67 0,21 67

[+] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0,61 0,36 61

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,64 0,15 64

[-] Metnin içeriğini yorumlar. 1 0,46 0,33 46

[-] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0,42 0,34 42

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[-] Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı
Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal
durumunu kavrar.

5 2,19 2,36 44

[+] Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle
onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.

4 2,51 1,22 63

[+] Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen
önemli kişileri ve olayları kavrar.

1 0,60 0,31 60

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[+] Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 3,84 2,66 55

[+] İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki
kurar.

3 1,84 0,81 61

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[+] Students will be able to understand short and simple texts
about friendship.

5 3,18 1,46 64

[+] Students will be able to interact with reasonable ease in
structured situations and short conversations involving accepting
andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple
inquiries.

3 1,60 1,10 53

[+] Students will be able to understand the specific information in
short conversations on everyday topics, such as accepting and
refusing an offer/invitation, apologizing and making simple
inquiries.

1 0,72 0,19 72

[+] Students will be able to understand short and simple
invitation letters, cards and e-mails.

1 0,66 0,27 66

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur,
pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin
çarpımı şeklinde yazar.

5 0,78 1,90 16

[-] Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler
oluşturur.

6 0,84 3,04 14

[-] İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük
ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.

6 1,37 2,37 23

[-] Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını
belirler.

2 0,43 0,93 22

[-] Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0,16 0,31 16

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[-] Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 5,04 5,81 39

[-] İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2,09 3,27 35

[+] İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu
alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini
söyler.

1 0,63 0,21 63



KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 67 975 4984 95509

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,86 6,24 9,78 6,23 2,87 5,27 6,20 2,77 5,28 5,42 2,46 4,60 4,53 6,52 2,36 9,96 7,35 7,52 44,20 28,21 34,81 303,130

İl Ortalaması 10,75 6,85 8,47 5,67 3,22 4,60 5,70 3,12 4,66 4,20 2,80 3,27 3,82 6,68 1,59 8,80 7,98 6,14 38,94 30,65 28,73 284,780

İlçe Ortalaması 11,09 7,24 8,68 5,95 3,29 4,85 5,53 3,42 4,39 4,80 3,08 3,78 4,15 7,48 1,66 9,16 8,35 6,37 40,68 32,86 29,73 286,960

Okul Ortalaması 9,99 7,76 7,40 5,30 3,90 4,00 5,67 3,46 4,52 6,15 3,03 5,14 3,58 8,55 0,73 7,76 9,28 4,67 38,45 35,98 26,46 272,270

KATILIMLAR

1 VAN / İPEKYOLU
EREK TOKİ ORTAOKULU 8C 26 12,62 6,46 10,46 6,35 3,46 5,19 6,50 3,27 5,41 7,85 1,92 7,21 4,27 7,69 1,71 10,50 8,08 7,81 48,09 30,88 37,79 309,490

2 VAN / İPEKYOLU
EREK TOKİ ORTAOKULU  2 10,50 8,00 7,84 4,00 4,50 2,50 4,50 4,00 3,16 3,50 3,50 2,34 3,00 10,00 -0,33 6,50 7,00 4,16 32,00 37,00 19,67 258,280

3 VAN / İPEKYOLU
EREK TOKİ ORTAOKULU 8B 19 8,05 9,74 4,81 5,05 4,16 3,67 5,84 3,53 4,67 6,32 3,26 5,23 2,89 9,00 -0,11 6,84 10,05 3,49 34,99 39,74 21,76 252,460

4 VAN / İPEKYOLU
EREK TOKİ ORTAOKULU 8A 20 8,35 7,55 5,83 4,30 4,15 2,92 4,55 3,60 3,35 4,05 4,20 2,65 3,40 9,10 0,37 5,20 10,35 1,75 29,85 38,95 16,87 244,110

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 67 975 4984 95509

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,86 6,24 9,78 6,23 2,87 5,27 6,20 2,77 5,28 5,42 2,46 4,60 4,53 6,52 2,36 9,96 7,35 7,52 44,20 28,21 34,81 303,130

İl Ortalaması 10,75 6,85 8,47 5,67 3,22 4,60 5,70 3,12 4,66 4,20 2,80 3,27 3,82 6,68 1,59 8,80 7,98 6,14 38,94 30,65 28,73 284,780

İlçe Ortalaması 11,09 7,24 8,68 5,95 3,29 4,85 5,53 3,42 4,39 4,80 3,08 3,78 4,15 7,48 1,66 9,16 8,35 6,37 40,68 32,86 29,73 286,960

Okul Ortalaması 9,99 7,76 7,40 5,30 3,90 4,00 5,67 3,46 4,52 6,15 3,03 5,14 3,58 8,55 0,73 7,76 9,28 4,67 38,45 35,98 26,46 272,270

KATILIMLAR
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL GİL 181  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
257,666 303,130 2 39 626 3021 66457

Puanı Hesaplanan: 67 970 4975 95070

Katılımlar: 2 67 975 4984 95509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 10 3,67 18 7,84 7,40 9,78

Tarih 10 3 5 1,33 13 2,50 4,00 5,27

Din K.ve A.B. 10 3 5 1,33 13 3,16 4,52 5,28

İngilizce 10 0 4 -1,33 -13 2,34 5,14 4,60

Matematik 20 5 10 1,67 8 -0,33 0,73 2,36

Fen 20 10 3 9,00 45 4,16 4,67 7,52

Toplam: 90 28 37 15,67 17 19,67 26,45 34,79

Sözel (TÜR) dBbcBa bbBDAcbC d bA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) dbd d bADB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) Cd Dc dbBb

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) cbbc      

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT)  Daa Cdc aa bD BcAda

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DAc CBbD DA A   A cB

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 2 25
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 0 4 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 2 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 2 4 29
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 1 1 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 0 2 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 3 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 4 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 3 2 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 6 2 46
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 3 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
PERVİ  ÖZKAN 163  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
258,898 303,130 1 38 623 2988 65935

Puanı Hesaplanan: 67 970 4975 95070

Katılımlar: 2 67 975 4984 95509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 7,84 7,40 9,78

Tarih 10 5 4 3,67 37 2,50 4,00 5,27

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 3,16 4,52 5,28

İngilizce 10 7 3 6,00 60 2,34 5,14 4,60

Matematik 20 1 10 -2,33 -12 -0,33 0,73 2,36

Fen 20 3 11 -0,67 -3 4,16 4,67 7,52

Toplam: 90 36 37 23,67 26 19,67 26,45 34,79

Sözel (TÜR) ABcbcAdDbADCCADACBCd

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR)  abADACbdD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDDC bdBdD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) dbADDBCABc

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) acaa add bd  B   b  

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) dbdcaDdD  baBacc    

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 3 25
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 1 3 20
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 4 3 57
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 0 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 4 1 80
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 2 33
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 5 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 3 6 23
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 0 5 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK ERGİN 105 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
275,095 303,130 6 31 525 2513 58737

Puanı Hesaplanan: 67 970 4975 95070

Katılımlar: 20 67 975 4984 95509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 5,83 7,40 9,78

Tarih 10 3 7 0,67 7 2,92 4,00 5,27

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 3,35 4,52 5,28

İngilizce 10 7 3 6,00 60 2,65 5,14 4,60

Matematik 20 5 11 1,33 7 0,37 0,73 2,36

Fen 20 3 12 -1,00 -5 1,75 4,67 7,52

Toplam: 90 41 40 27,67 31 16,87 26,45 34,79

Sözel (TÜR) cddDbcBDAAaCCADACBCC

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) bddAbcCDab

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CcDCBCABAD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CAdDDBCAdc

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) aDBdbBAdcbbccccA    

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) cCbcaDbaccbCdbd     

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 2 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 1 4 20
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 2 2 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 7 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 4 1 80
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 4 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 3 3 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 3 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 2 8 15
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 1 4 17
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMRULLAH OLGUN 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
283,031 303,130 5 26 483 2293 55175

Puanı Hesaplanan: 67 970 4975 95070

Katılımlar: 20 67 975 4984 95509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 6 5,00 25 5,83 7,40 9,78

Tarih 10 8 1 7,67 77 2,92 4,00 5,27

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 3,35 4,52 5,28

İngilizce 10 2 5 0,33 3 2,65 5,14 4,60

Matematik 20 4 7 1,67 8 0,37 0,73 2,36

Fen 20 10 7 7,67 38 1,75 4,67 7,52

Toplam: 90 39 27 30,00 33 16,87 26,45 34,79

Sözel (TÜR) AccacbBDAA C A d    

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) d CADACDBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) aDDC CABAD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) b c aBbA b

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) C cC  b B   Dac aa c

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) cCCBa CDcdACaCb  BDb

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 0 3 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 1 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 6 1 86
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 0 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 0 3 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 1 33
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 2 1 40
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 2 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 4 6 31
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 5 1 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ATEŞ 31 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
233,408 303,130 10 45 740 3731 76640

Puanı Hesaplanan: 67 970 4975 95070

Katılımlar: 20 67 975 4984 95509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 7 7,67 38 5,83 7,40 9,78

Tarih 10 4 5 2,33 23 2,92 4,00 5,27

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 3,35 4,52 5,28

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,65 5,14 4,60

Matematik 20 5 12 1,00 5 0,37 0,73 2,36

Fen 20 3 15 -2,00 -10 1,75 4,67 7,52

Toplam: 90 29 51 12,00 13 16,87 26,45 34,79

Sözel (TÜR) CBdbcB DcBD ADddbD A

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) Cbb dAaADc

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) adCD CabBd

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) aaCAccDcbb

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) BadacC abbaC Da Acab

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) cdddCcbDbcAabd aca a

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 0 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 0 4 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 2 4 29
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 2 3 40
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 3 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 3 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 4 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 3 3 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 3 8 23
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 0 6 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ERBAN GÖKAY 110 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
211,003 303,130 14 56 854 4347 85552

Puanı Hesaplanan: 67 970 4975 95070

Katılımlar: 20 67 975 4984 95509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 5,83 7,40 9,78

Tarih 10 4 6 2,00 20 2,92 4,00 5,27

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,35 4,52 5,28

İngilizce 10 5 5 3,33 33 2,65 5,14 4,60

Matematik 20 5 14 0,33 2 0,37 0,73 2,36

Fen 20 7 13 2,67 13 1,75 4,67 7,52

Toplam: 90 28 61 7,67 9 16,87 26,45 34,79

Sözel (TÜR) CabAdcbbbcDcAbaadcad

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CbdBdbbbDB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) dcabaCBDcd

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) aDCcAcbaCA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) c bcaadacbdCAbbadACD

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) cAdaCcbDbDccdaBdAccB

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 0 4 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 1 4 20
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 2 2 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 1 6 14
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 2 3 40
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 2 3 40
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 5 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 4 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 6 7 46
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 0 6 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN AŞAN 114 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
202,713 303,130 17 61 891 4557 88535

Puanı Hesaplanan: 67 970 4975 95070

Katılımlar: 20 67 975 4984 95509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 5,83 7,40 9,78

Tarih 10 3 7 0,67 7 2,92 4,00 5,27

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,35 4,52 5,28

İngilizce 10 6 4 4,67 47 2,65 5,14 4,60

Matematik 20 2 15 -3,00 -15 0,37 0,73 2,36

Fen 20 6 14 1,33 7 1,75 4,67 7,52

Toplam: 90 26 61 5,67 6 16,87 26,45 34,79

Sözel (TÜR) CBdbccDabdDcdabCdcbA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CbadbADdcc

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) bdCbcdaDBb

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BaCAADbBbd

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) cDdcdabBddcdcabdc   

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) cbdaCcbDaDcacbBdAacB

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 2 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 1 4 20
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 2 2 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 3 4 43
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 0 3 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 3 2 60
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 2 33
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 4 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 5 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 4 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 5 8 38
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 0 6 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRUNİSA AYDOĞDU 29 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
309,793 303,130 4 17 364 1736 43582

Puanı Hesaplanan: 67 970 4975 95070

Katılımlar: 20 67 975 4984 95509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 5,83 7,40 9,78

Tarih 10 7 3 6,00 60 2,92 4,00 5,27

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 3,35 4,52 5,28

İngilizce 10 6 4 4,67 47 2,65 5,14 4,60

Matematik 20 4 0 4,00 20 0,37 0,73 2,36

Fen 20 8 10 4,67 23 1,75 4,67 7,52

Toplam: 90 46 25 37,67 42 16,87 26,45 34,79

Sözel (TÜR) dBCdBdbaABDAAbCCAD A

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CcdBdADADB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) dACDaCBDBA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BcCcAbcBCA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) BDCD                

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DbdaCcbbCDc ACdCb cB

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 3 25
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 3 40
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 5 2 71
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 3 2 60
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 0 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 0 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 0 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 4 7 31
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 3 3 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSNA ERBEK 151 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
319,686 303,130 3 15 319 1498 39351

Puanı Hesaplanan: 67 970 4975 95070

Katılımlar: 20 67 975 4984 95509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 5,83 7,40 9,78

Tarih 10 9 1 8,67 87 2,92 4,00 5,27

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 3,35 4,52 5,28

İngilizce 10 8 2 7,33 73 2,65 5,14 4,60

Matematik 20 1 10 -2,33 -12 0,37 0,73 2,36

Fen 20 13 7 10,67 53 1,75 4,67 7,52

Toplam: 90 54 27 45,00 50 16,87 26,45 34,79

Sözel (TÜR) ABdbbABDbAbCCdDAdBCC

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) dBCADACDBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDDCBCABAD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CAAcDBCABc

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) dcdb   ddddD    da  

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) aCCcaDCDABACBabcABDb

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 3 25
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 7 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 4 1 80
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 3 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 4 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 9 4 69
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 3 3 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM İTAH 124 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
190,465 303,130 19 66 938 4803 91952

Puanı Hesaplanan: 67 970 4975 95070

Katılımlar: 20 67 975 4984 95509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 0,37 0,73 2,36

Fen 20 5 14 0,33 2 1,75 4,67 7,52

Toplam: 90 9 30 -1,00 -1 16,87 26,45 34,79

Sayısal (MAT) daBdbdAaabcbDabdCccb

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) d CcaDaDdabadbdbbBcA

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 0 0 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 0 0 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 2 3 40
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 5 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 0 6 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 4 9 31
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 0 5 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM İTAH 124 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
227,621 303,130 12 49 766 3893 79008

Puanı Hesaplanan: 67 970 4975 95070

Katılımlar: 20 67 975 4984 95509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 8 6,33 32 5,83 7,40 9,78

Tarih 10 4 4 2,67 27 2,92 4,00 5,27

Din K.ve A.B. 10 2 3 1,00 10 3,35 4,52 5,28

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 2,65 5,14 4,60

Toplam: 90 17 23 9,33 10 16,87 26,45 34,79

Sözel (TÜR) C  AcBaDbBcbAD CcbCd

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) abCcdADA  

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) dACbc     

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BaabbcbadA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 3 40
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 2 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 2 2 29
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 1 4 20
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 2 33
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 0 0 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 0 0 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK AYDİN 273 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
232,647 303,130 11 46 744 3747 76947

Puanı Hesaplanan: 67 970 4975 95070

Katılımlar: 20 67 975 4984 95509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 7 5,67 28 5,83 7,40 9,78

Tarih 10 4 4 2,67 27 2,92 4,00 5,27

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 3,35 4,52 5,28

İngilizce 10 3 6 1,00 10 2,65 5,14 4,60

Matematik 20 4 9 1,00 5 0,37 0,73 2,36

Fen 20 3 10 -0,33 -2 1,75 4,67 7,52

Toplam: 90 26 41 12,33 14 16,87 26,45 34,79

Sözel (TÜR) CB da b bB dADCCdD c

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) C daCAb cB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) adCccb DBA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) cabAADbcb 

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) cabDB d cbB    acc D

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) cdB CaaDa daca a    

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 1 25
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 1 3 20
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 2 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 4 3 57
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 0 2 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 1 4 20
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 2 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 2 2 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 4 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 3 5 23
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 0 5 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
LAVİN ABO 30 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
238,865 303,130 8 41 718 3578 74412

Puanı Hesaplanan: 67 970 4975 95070

Katılımlar: 20 67 975 4984 95509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 8 6,33 32 5,83 7,40 9,78

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 2,92 4,00 5,27

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,35 4,52 5,28

İngilizce 10 4 6 2,00 20 2,65 5,14 4,60

Matematik 20 6 11 2,33 12 0,37 0,73 2,36

Fen 20 4 15 -1,00 -5 1,75 4,67 7,52

Toplam: 90 31 52 13,67 15 16,87 26,45 34,79

Sözel (TÜR) ABBDbbBDbbcC dDA  ba

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) dcdcDbdccD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDDCdCcBcb

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) abAbcBCcBc

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) CbBCdcbbB  ac AddcBb

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) dadBccCac dCdbAcbacd

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 1 4 20
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 1 3 25
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 4 3 57
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 2 3 40
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 2 33
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 3 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 4 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 4 2 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 3 9 23
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 1 5 17
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM ACAR 265 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
204,113 303,130 16 60 885 4516 88045

Puanı Hesaplanan: 67 970 4975 95070

Katılımlar: 20 67 975 4984 95509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 12 1,00 5 5,83 7,40 9,78

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 2,92 4,00 5,27

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,35 4,52 5,28

İngilizce 10 3 5 1,33 13 2,65 5,14 4,60

Matematik 20 4 10 0,67 3 0,37 0,73 2,36

Fen 20 5 15 0,00 0 1,75 4,67 7,52

Toplam: 90 22 57 3,00 3 16,87 26,45 34,79

Sözel (TÜR) dBdbab adAcabADc  Ca

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) CadccAdcac

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) dDaCdacBcb

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) C A adbAcc

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT)  DaCAdbacdb    c cBa

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) BaddDabacBdbaCbccBcb

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 0 3 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 1 4 20
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 1 3 25
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 1 6 14
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 1 3 20
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 2 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 2 4 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 3 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 2 11 15
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2 4 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA YAVUZ 241 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
236,735 303,130 9 43 727 3640 75256

Puanı Hesaplanan: 67 970 4975 95070

Katılımlar: 20 67 975 4984 95509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 4 9,67 48 5,83 7,40 9,78

Tarih 10 4 4 2,67 27 2,92 4,00 5,27

Din K.ve A.B. 10 2 6 0,00 0 3,35 4,52 5,28

İngilizce 10 4 4 2,67 27 2,65 5,14 4,60

Matematik 20 1 9 -2,00 -10 0,37 0,73 2,36

Fen 20 3 9 0,00 0 1,75 4,67 7,52

Toplam: 90 25 36 13,00 14 16,87 26,45 34,79

Sözel (TÜR) CBCc BDDbdD A CCA  b

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) dc  bAbADB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) dA bcCac d

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BaCbb D dA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) cbabad  Ab d   c    

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) cbdd  cDba  A aC   a

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 4 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 0 3 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 1 4 14
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 3 1 60
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 1 33
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 4 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 0 3 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 1 5 8
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2 3 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR  ÖNKAYA 129 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
198,845 303,130 18 63 911 4649 89774

Puanı Hesaplanan: 67 970 4975 95070

Katılımlar: 20 67 975 4984 95509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik 20 4 13 -0,33 -2 0,37 0,73 2,36

Fen 20 5 11 1,33 7 1,75 4,67 7,52

Toplam: 90 9 24 1,00 1 16,87 26,45 34,79

Sayısal (MAT) bD bc AbBbdcDdbb bcb

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) dddab dDcBbdBa   BcA

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 0 0 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 0 0 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 3 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 3 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 5 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 4 5 31
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 0 6 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR  ÖNKAYA 129 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
267,081 303,130 7 35 567 2736 62331

Puanı Hesaplanan: 67 970 4975 95070

Katılımlar: 20 67 975 4984 95509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 5,83 7,40 9,78

Tarih 10 7 3 6,00 60 2,92 4,00 5,27

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 3,35 4,52 5,28

İngilizce 10 5 5 3,33 33 2,65 5,14 4,60

Toplam: 90 31 17 25,33 28 16,87 26,45 34,79

Sözel (TÜR) CBdABB bdBDcAbCCADbA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CDdaCADdDB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) bACDbC DBb

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BaCbAaDBbb

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 4 3 57
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 0 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 3 2 60
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 2 33
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 0 0 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 0 0 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGE HASAR 184 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
172,553 303,130 20 67 965 4945 94433

Puanı Hesaplanan: 67 970 4975 95070

Katılımlar: 20 67 975 4984 95509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 15 -1,00 -5 5,83 7,40 9,78

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 2,92 4,00 5,27

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,35 4,52 5,28

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 2,65 5,14 4,60

Matematik 20 2 18 -4,00 -20 0,37 0,73 2,36

Fen 20 5 15 0,00 0 1,75 4,67 7,52

Toplam: 90 18 71 -5,67 -6 16,87 26,45 34,79

Sözel (TÜR) ccabDcaad DbadDdCabb

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) dddcaACada

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) aacdadABAc

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) adccDaacBb

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) dcabdabdcbccadAddbcD

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) abadbbdbAacdaCbDAdDd

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 3 25
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 0 5 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 2 2 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 3 4 43
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 0 3 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 2 3 40
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 3 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 5 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 6 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 4 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 3 10 23
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2 4 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
POLAT ÇOBAN 263 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
205,389 303,130 15 58 878 4485 87604

Puanı Hesaplanan: 67 970 4975 95070

Katılımlar: 20 67 975 4984 95509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 5,83 7,40 9,78

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 2,92 4,00 5,27

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,35 4,52 5,28

İngilizce 10 3 6 1,00 10 2,65 5,14 4,60

Matematik 20 7 13 2,67 13 0,37 0,73 2,36

Fen 20 2 18 -4,00 -20 1,75 4,67 7,52

Toplam: 90 25 64 3,67 4 16,87 26,45 34,79

Sözel (TÜR) bcadadbacBcAcDabADCA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) bbCcadbAcd

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) abCDaCBacb

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) abC AbcdaA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) abCDabdabCdabDDcbAaD

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DbcddcbabcdaAbcadabd

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 0 4 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 1 4 20
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 1 3 25
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 1 6 14
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 1 4 20
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 2 33
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 3 2 60
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 2 4 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 5 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 0 13 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2 4 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ KURUCAN 247 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
324,596 303,130 2 12 293 1374 37277

Puanı Hesaplanan: 67 970 4975 95070

Katılımlar: 20 67 975 4984 95509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 5,83 7,40 9,78

Tarih 10 8 2 7,33 73 2,92 4,00 5,27

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,35 4,52 5,28

İngilizce 10 8 2 7,33 73 2,65 5,14 4,60

Matematik 20 2 4 0,67 3 0,37 0,73 2,36

Fen 20 11 8 8,33 42 1,75 4,67 7,52

Toplam: 90 51 24 43,00 48 16,87 26,45 34,79

Sözel (TÜR) AdBDaABDbADCCADcCBCd

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) aaCADACDBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) bDDCcaABAD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CbADDBCcBD

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) b cC  bC a          

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) daCcbDdDcBAaB ADABcA

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 5 2 71
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 2 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 0 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 9 4 69
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 1 4 17
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE ÖZKAN 142 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
326,327 303,130 1 11 286 1346 36576

Puanı Hesaplanan: 67 970 4975 95070

Katılımlar: 20 67 975 4984 95509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 5 11,33 57 5,83 7,40 9,78

Tarih 10 8 2 7,33 73 2,92 4,00 5,27

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 3,35 4,52 5,28

İngilizce 10 9 1 8,67 87 2,65 5,14 4,60

Matematik 20 6 7 3,67 18 0,37 0,73 2,36

Fen 20 9 7 6,67 33 1,75 4,67 7,52

Toplam: 90 53 24 45,00 50 16,87 26,45 34,79

Sözel (TÜR) CBCABc DdBDbAcCCAD d

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CDbBdADADB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) aACDDCBDBd

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BDCAADDBbA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) aDbD Cc  C bdcD A b 

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DAcddcaD DA Aa CAa B

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 5 2 71
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 4 1 80
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 4 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 2 2 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 3 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 5 4 38
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 3 3 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS ALADAĞ 149 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
222,231 303,130 13 53 801 4058 81218

Puanı Hesaplanan: 67 970 4975 95070

Katılımlar: 20 67 975 4984 95509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 6 4,00 20 5,83 7,40 9,78

Tarih 10 5 2 4,33 43 2,92 4,00 5,27

Din K.ve A.B. 10 1 3 0,00 0 3,35 4,52 5,28

İngilizce 10 1 3 0,00 0 2,65 5,14 4,60

Matematik 20 2 3 1,00 5 0,37 0,73 2,36

Fen 20 2 7 -0,33 -2 1,75 4,67 7,52

Toplam: 90 17 24 9,00 10 16,87 26,45 34,79

Sözel (TÜR) Cd ccB  ddDcA C    A

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CbdBCA A  

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) b a b    A

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) d bA a    

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) cDaDa               

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN)  bdaaa Dd A b       

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 1 25
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 2 40
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 0 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 1 3 14
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 0 3 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 1 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 1 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 2 4 15
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 0 3 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH ERTEN 7 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
274,674 303,130 7 32 528 2525 58918

Puanı Hesaplanan: 67 970 4975 95070

Katılımlar: 19 67 975 4984 95509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 4,81 7,40 9,78

Tarih 10 4 6 2,00 20 3,67 4,00 5,27

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,67 4,52 5,28

İngilizce 10 3 7 0,67 7 5,23 5,14 4,60

Matematik 20 4 3 3,00 15 -0,11 0,73 2,36

Fen 20 10 10 6,67 33 3,49 4,67 7,52

Toplam: 90 36 41 22,33 25 21,75 26,45 34,79

Sözel (TÜR) dBcDbbBDccDCadDACBba

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) dBbAbAdDca

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDaCcadBdD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CbdbbdCAcc

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) CDB  B  a    d   c  

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) dCCdbDCadddaBCADbBbA

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 2 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 3 40
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 2 2 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 3 4 43
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 2 3 40
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 3 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 0 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 3 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 7 6 54
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2 4 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ADEM BULUT 20 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
328,855 303,130 1 10 275 1301 35578

Puanı Hesaplanan: 67 970 4975 95070

Katılımlar: 19 67 975 4984 95509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 3 14,00 70 4,81 7,40 9,78

Tarih 10 8 1 7,67 77 3,67 4,00 5,27

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,67 4,52 5,28

İngilizce 10 7 2 6,33 63 5,23 5,14 4,60

Matematik 20 3 7 0,67 3 -0,11 0,73 2,36

Fen 20 10 7 7,67 38 3,49 4,67 7,52

Toplam: 90 52 21 45,00 50 21,75 26,45 34,79

Sözel (TÜR) CBCABBD* BDbAbCC DCA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) C bBCADADB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) CACDDCBDB*

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BDCbA DBbA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) aa  ad  b Bb  D  A b

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) bb CdBDDCaABACaa c B

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 1 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 6 1 86
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 3 1 60
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 0 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 3 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 5 5 38
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 2 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ EKBER AKDAĞ 42 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
236,768 303,130 11 42 726 3638 75245

Puanı Hesaplanan: 67 970 4975 95070

Katılımlar: 19 67 975 4984 95509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 10 1,67 8 4,81 7,40 9,78

Tarih 10 7 0 7,00 70 3,67 4,00 5,27

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 4,67 4,52 5,28

İngilizce 10 4 3 3,00 30 5,23 5,14 4,60

Matematik 20 3 9 0,00 0 -0,11 0,73 2,36

Fen 20 5 7 2,67 13 3,49 4,67 7,52

Toplam: 90 29 32 18,33 20 21,75 26,45 34,79

Sözel (TÜR) c aabbdbAADC cDd a  

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) CB  DAC BD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDbd CABb 

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) bb bDBCA  

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) ab bbB bBa  c bAd   

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN)  CC bDaD  bd a  bBc 

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 0 4 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 0 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 0 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 4 2 57
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 1 1 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 2 2 40
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 1 33
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 3 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 4 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 2 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 3 3 23
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 1 4 17
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALI İNAN 0 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
197,980 303,130 18 64 914 4670 90015

Puanı Hesaplanan: 67 970 4975 95070

Katılımlar: 19 67 975 4984 95509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 14 0,33 2 4,81 7,40 9,78

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 3,67 4,00 5,27

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,67 4,52 5,28

İngilizce 10 4 6 2,00 20 5,23 5,14 4,60

Matematik 20 4 15 -1,00 -5 -0,11 0,73 2,36

Fen 20 5 15 0,00 0 3,49 4,67 7,52

Toplam: 90 24 64 2,67 3 21,75 26,45 34,79

Sözel (TÜR) addAcdcbbaDbAcCd aCb

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) bDbcadbdcd

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) dbCDbCcDBb

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) aaCdADDaad

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) ac caCbcAbcCdacdbdCc

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) ccdaCBbcaDcdbdBbdcAc

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 0 4 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 1 4 20
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 0 4 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 3 4 43
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 3 2 60
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 3 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 3 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 5 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 5 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 4 9 31
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 1 5 17
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ANIL KIRMIZI 11 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
227,422 303,130 13 50 767 3896 79092

Puanı Hesaplanan: 67 970 4975 95070

Katılımlar: 19 67 975 4984 95509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 7 2,67 13 4,81 7,40 9,78

Tarih 10 6 1 5,67 57 3,67 4,00 5,27

Din K.ve A.B. 10 2 4 0,67 7 4,67 4,52 5,28

İngilizce 10 7 3 6,00 60 5,23 5,14 4,60

Matematik 20 1 4 -0,33 -2 -0,11 0,73 2,36

Fen 20 3 7 0,67 3 3,49 4,67 7,52

Toplam: 90 24 26 15,33 17 21,75 26,45 34,79

Sözel (TÜR) cBdDb dDA cC c c    

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) d C DAC BD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) aDcC  d d 

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CAbDDBaAcD

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT)     b b  a c  A     

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) cdbcDDaDd          *

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 2 25
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 1 40
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 0 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 0 4 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 0 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 3 2 60
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 0 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 2 5 15
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 1 2 17
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AZİZ AKKURT 98 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
283,124 303,130 4 25 482 2292 55133

Puanı Hesaplanan: 67 970 4975 95070

Katılımlar: 19 67 975 4984 95509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 6 9,00 45 4,81 7,40 9,78

Tarih 10 8 2 7,33 73 3,67 4,00 5,27

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,67 4,52 5,28

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,23 5,14 4,60

Matematik 20 2 6 0,00 0 -0,11 0,73 2,36

Fen 20 4 8 1,33 7 3,49 4,67 7,52

Toplam: 90 44 23 36,33 40 21,75 26,45 34,79

Sözel (TÜR) ABBDDbBDdADCdbDc   b

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) bBdADACDBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDDCBdABAD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CAADDBCABD

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) C aab d  a c  A     

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) daCcb  ab AaBa    D 

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 0 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 6 1 86
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 1 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 1 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 2 4 15
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2 4 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT AYDIN 14 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
272,572 303,130 8 33 536 2578 59875

Puanı Hesaplanan: 67 970 4975 95070

Katılımlar: 19 67 975 4984 95509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 10 5,67 28 4,81 7,40 9,78

Tarih 10 5 4 3,67 37 3,67 4,00 5,27

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 4,67 4,52 5,28

İngilizce 10 6 3 5,00 50 5,23 5,14 4,60

Matematik 20 3 9 0,00 0 -0,11 0,73 2,36

Fen 20 10 10 6,67 33 3,49 4,67 7,52

Toplam: 90 40 38 27,33 30 21,75 26,45 34,79

Sözel (TÜR) CBbABa bbdDcAcCddDaA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) dcC CAbADa

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) CACDbC DBd

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) daCAA DBCb

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) cDb aCb Ab    c d ba

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) bbcCCcaDCDccdCBdbDAB

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 2 25
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 2 40
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 5 2 71
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 0 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 3 1 60
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 2 33
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 3 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 2 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 8 5 62
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 1 5 17
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DELİ * İTAH 248 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
282,027 303,130 5 27 487 2323 55642

Puanı Hesaplanan: 67 970 4975 95070

Katılımlar: 19 67 975 4984 95509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 10 4,67 23 4,81 7,40 9,78

Tarih 10 3 6 1,00 10 3,67 4,00 5,27

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 4,67 4,52 5,28

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,23 5,14 4,60

Matematik 20 3 6 1,00 5 -0,11 0,73 2,36

Fen 20 10 9 7,00 35 3,49 4,67 7,52

Toplam: 90 43 31 32,67 36 21,75 26,45 34,79

Sözel (TÜR) A da AcDdAcCdAacCcCd

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) ddCAab ccD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDDC CABAD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CAADDBCABD

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) b aCb  b    ba   DB 

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) cCCcbDaDbaAaBdAD BcA

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 0 3 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 1 4 20
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 2 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 7 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 0 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 0 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 7 5 54
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2 4 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DİLA ŞİPİ 67 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
231,633 303,130 12 47 748 3782 77367

Puanı Hesaplanan: 67 970 4975 95070

Katılımlar: 19 67 975 4984 95509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 4,81 7,40 9,78

Tarih 10 3 7 0,67 7 3,67 4,00 5,27

Din K.ve A.B. 10 0 10 -3,33 -33 4,67 4,52 5,28

İngilizce 10 5 5 3,33 33 5,23 5,14 4,60

Matematik 20 7 11 3,33 17 -0,11 0,73 2,36

Fen 20 6 14 1,33 7 3,49 4,67 7,52

Toplam: 90 29 59 9,33 10 21,75 26,45 34,79

Sözel (TÜR) AcacDcBacADCbbadCcCd

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) baCdbdbaBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) aacacadaca

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) bAbDbcCbBD

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) bcaCcBdCBCbaD cA bdb

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) dCCcaDaDbabCdabDcdab

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 3 25
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 1 4 20
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 1 3 25
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 0 7 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 0 3 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 3 2 60
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 3 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 3 3 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 3 3 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 5 8 38
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 1 5 17
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ENES CAN ELMAS 0 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
202,357 303,130 17 62 893 4562 88627

Puanı Hesaplanan: 67 970 4975 95070

Katılımlar: 19 67 975 4984 95509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 4,81 7,40 9,78

Tarih 10 5 5 3,33 33 3,67 4,00 5,27

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,67 4,52 5,28

İngilizce 10 6 4 4,67 47 5,23 5,14 4,60

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 -0,11 0,73 2,36

Fen 20 2 18 -4,00 -20 3,49 4,67 7,52

Toplam: 90 30 60 10,00 11 21,75 26,45 34,79

Sözel (TÜR) CBCdcdcDbacbbcabccCA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CDdaCbDcaB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) CACDDbBcaA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BcCbAbDBdA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) dcabcabdACdabDccAcab

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) cbdaacbcbcdacdBdAbbc

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 2 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 1 3 25
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 5 2 71
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 3 2 60
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 4 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 5 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 5 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 2 11 15
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 0 6 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ESLEM  KARAKAYA 62 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
225,140 303,130 14 52 782 3952 79992

Puanı Hesaplanan: 67 970 4975 95070

Katılımlar: 19 67 975 4984 95509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 4,81 7,40 9,78

Tarih 10 6 3 5,00 50 3,67 4,00 5,27

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,67 4,52 5,28

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,23 5,14 4,60

Matematik 20 0 9 -3,00 -15 -0,11 0,73 2,36

Fen 20 6 11 2,33 12 3,49 4,67 7,52

Toplam: 90 32 43 17,67 20 21,75 26,45 34,79

Sözel (TÜR) CBbdBBccAabcdaCaccac

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CDC dADAca

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) bAaDaCaDcA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) dDCAADDBCA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) ccaac    d d b     c

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DbcdC bbdac AC dAabB

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 2 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 1 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 3 4 43
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 4 1 80
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 4 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 3 8 23
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2 3 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYÜP BOR 21 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
297,154 303,130 3 20 420 1995 48954

Puanı Hesaplanan: 67 970 4975 95070

Katılımlar: 19 67 975 4984 95509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 6 8,00 40 4,81 7,40 9,78

Tarih 10 5 5 3,33 33 3,67 4,00 5,27

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,67 4,52 5,28

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,23 5,14 4,60

Matematik 20 3 13 -1,33 -7 -0,11 0,73 2,36

Fen 20 12 6 10,00 50 3,49 4,67 7,52

Toplam: 90 47 33 36,00 40 21,75 26,45 34,79

Sözel (TÜR) cBd DABDA DC cDd dCa

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) dadbDACDBc

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDcCaCcBAD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CAADDBCABD

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) bcBdAccd  bac cA cdb

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) caCBbDCDAabCB AD BDb

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 2 25
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 3 40
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 2 2 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 5 2 71
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 4 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 2 3 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 4 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 9 3 69
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2 3 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYÜP DALĞIÇ 63 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
204,185 303,130 16 59 883 4514 88015

Puanı Hesaplanan: 67 970 4975 95070

Katılımlar: 19 67 975 4984 95509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 10 2,67 13 4,81 7,40 9,78

Tarih 10 2 6 0,00 0 3,67 4,00 5,27

Din K.ve A.B. 10 3 6 1,00 10 4,67 4,52 5,28

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,23 5,14 4,60

Matematik 20 0 15 -5,00 -25 -0,11 0,73 2,36

Fen 20 5 12 1,00 5 3,49 4,67 7,52

Toplam: 90 25 50 8,33 9 21,75 26,45 34,79

Sözel (TÜR) AcaDbbBcdAcCddcA    

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) CBdbcbdb  

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) bDDCcadac 

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CAADDBdABD

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) bbabbacbdabca    b b

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) ddddcDbDbBcCBa   cbc

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 2 25
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 3 40
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 0 3 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 1 5 14
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 4 1 80
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 4 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 6 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 0 3 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 5 5 38
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 0 6 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM AŞAN 66000 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
191,074 303,130 19 65 936 4792 91835

Puanı Hesaplanan: 67 970 4975 95070

Katılımlar: 19 67 975 4984 95509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 2 15 -3,00 -15 4,81 7,40 9,78

Tarih 10 1 8 -1,67 -17 3,67 4,00 5,27

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 4,67 4,52 5,28

İngilizce 10 1 7 -1,33 -13 5,23 5,14 4,60

Matematik 20 6 11 2,33 12 -0,11 0,73 2,36

Fen 20 3 11 -0,67 -3 3,49 4,67 7,52

Toplam: 90 18 56 -0,67 -1 21,75 26,45 34,79

Sözel (TÜR) bcbcadabbabc  a dDdA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) bca dbDcaa

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) abCD CBaBd

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) caCc bc dc

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) acCaBadd b C bDBccaD

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) ccd dB D Dbab  dbb c

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 0 4 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 1 3 20
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 0 4 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 2 4 29
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 1 4 20
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 2 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 2 2 40
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 2 4 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 0 5 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 2 7 15
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 1 3 17
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MERT UYĞUN 160 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
271,697 303,130 9 34 542 2603 60265

Puanı Hesaplanan: 67 970 4975 95070

Katılımlar: 19 67 975 4984 95509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 4,81 7,40 9,78

Tarih 10 7 3 6,00 60 3,67 4,00 5,27

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,67 4,52 5,28

İngilizce 10 4 6 2,00 20 5,23 5,14 4,60

Matematik 20 3 8 0,33 2 -0,11 0,73 2,36

Fen 20 11 9 8,00 40 3,49 4,67 7,52

Toplam: 90 39 42 25,00 28 21,75 26,45 34,79

Sözel (TÜR) CBbcBdaDbBacAcCaADab

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CDdBCADAac

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) dAdDbCcDBb

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BbCAAbbabd

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) cbaDcdAaddB         

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) cAdCdBbDaDdcACBCdbAB

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 2 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 3 4 43
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 2 3 40
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 3 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 2 3 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 3 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 6 7 46
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 2 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR ELİŞ 80 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
275,627 303,130 6 30 519 2493 58507

Puanı Hesaplanan: 67 970 4975 95070

Katılımlar: 19 67 975 4984 95509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 9 4,00 20 4,81 7,40 9,78

Tarih 10 9 1 8,67 87 3,67 4,00 5,27

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,67 4,52 5,28

İngilizce 10 7 3 6,00 60 5,23 5,14 4,60

Matematik 20 1 4 -0,33 -2 -0,11 0,73 2,36

Fen 20 9 7 6,67 33 3,49 4,67 7,52

Toplam: 90 41 26 32,33 36 21,75 26,45 34,79

Sözel (TÜR)  abb dDb dacAcCC DCA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CDdBCADADB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) dACaDCBDBA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) aaCAADDBCb

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) B        b     ab  b

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DAdC BbDCDdcbaB  c B

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 3 25
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 6 1 86
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 4 1 80
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 2 33
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 1 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 5 5 38
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 3 2 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NURULLAH MUHAN 70 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
320,793 303,130 2 14 312 1473 38854

Puanı Hesaplanan: 67 970 4975 95070

Katılımlar: 19 67 975 4984 95509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 4,81 7,40 9,78

Tarih 10 7 3 6,00 60 3,67 4,00 5,27

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,67 4,52 5,28

İngilizce 10 5 5 3,33 33 5,23 5,14 4,60

Matematik 20 4 6 2,00 10 -0,11 0,73 2,36

Fen 20 9 10 5,67 28 3,49 4,67 7,52

Toplam: 90 49 29 39,33 44 21,75 26,45 34,79

Sözel (TÜR) ABcDDbBDAAbCCADACBC 

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) CdCbDAdDBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDDCBCdBbD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) bAAaDcCAdb

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) bbaCbcA         CaB 

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) ddCBaDCDbBACabcbbB b

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 2 2 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 5 2 71
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 2 3 40
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 2 33
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 1 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 4 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 0 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 6 7 46
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2 3 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMÜR ELÇİ 85 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
254,490 303,130 10 40 646 3118 67822

Puanı Hesaplanan: 67 970 4975 95070

Katılımlar: 19 67 975 4984 95509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 9 4,00 20 4,81 7,40 9,78

Tarih 10 4 5 2,33 23 3,67 4,00 5,27

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,67 4,52 5,28

İngilizce 10 7 3 6,00 60 5,23 5,14 4,60

Matematik 20 2 8 -0,67 -3 -0,11 0,73 2,36

Fen 20 8 7 5,67 28 3,49 4,67 7,52

Toplam: 90 34 36 22,00 24 21,75 26,45 34,79

Sözel (TÜR) Cc cd a b DcdDCdcDCA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CDbBd Dbcc

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) dAaDaCBDBb

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) caCAADDBCb

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT)    cc  d b ab D  Aac

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DbdCb bD D c aBCAc B

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 1 2 25
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 3 4 43
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 4 1 80
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 2 33
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 2 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 5 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 0 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 4 6 31
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 3 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
VASFİYE SEVİNÇ 95 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
219,200 303,130 15 54 813 4139 82434

Puanı Hesaplanan: 67 970 4975 95070

Katılımlar: 19 67 975 4984 95509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 4,81 7,40 9,78

Tarih 10 5 4 3,67 37 3,67 4,00 5,27

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 4,67 4,52 5,28

İngilizce 10 6 3 5,00 50 5,23 5,14 4,60

Matematik 20 2 11 -1,67 -8 -0,11 0,73 2,36

Fen 20 2 13 -2,33 -12 3,49 4,67 7,52

Toplam: 90 29 45 14,00 16 21,75 26,45 34,79

Sözel (TÜR) cBdDbbdadADCadbbCBbC

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) b dADACDcc

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN)  DDC CABba

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) bbADDBCA b

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) bbaCbcbdaC* b *     

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) d dBacbDbdbdabc c   

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 2 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 2 40
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 4 2 57
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 0 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 3 1 60
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 2 33
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 3 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 5 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 2 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 1 10 8
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 1 3 17
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH ARSLAN 78 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
309,729 303,130 12 18 365 1737 43610

Puanı Hesaplanan: 67 970 4975 95070

Katılımlar: 26 67 975 4984 95509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 6 10,00 50 10,46 7,40 9,78

Tarih 10 6 4 4,67 47 5,19 4,00 5,27

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,41 4,52 5,28

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,21 5,14 4,60

Matematik 20 5 7 2,67 13 1,71 0,73 2,36

Fen 20 9 10 5,67 28 7,81 4,67 7,52

Toplam: 90 50 29 40,33 45 37,78 26,45 34,79

Sözel (TÜR) CBCAacDbcBDc bC ADCA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CDCdddDAbB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) dACDDCaDBA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BDCAADDBCA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) Bcbbdb BcC C   B  a 

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DcBCdcbDCDcBAaaacb B

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 2 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 2 2 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 6 1 86
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 3 2 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 2 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 5 7 38
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 3 3 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ARGEŞ ACAR 243 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
403,733 303,130 4 4 41 232 9448

Puanı Hesaplanan: 67 970 4975 95070

Katılımlar: 26 67 975 4984 95509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 10,46 7,40 9,78

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,19 4,00 5,27

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 5,41 4,52 5,28

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,21 5,14 4,60

Matematik 20 7 5 5,33 27 1,71 0,73 2,36

Fen 20 19 1 18,67 93 7,81 4,67 7,52

Toplam: 90 69 11 65,33 73 37,78 26,45 34,79

Sözel (TÜR) AB DbABDAAaCCADAdBCC

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) CBdADACDBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDaCB ABAD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CAADDBCABD

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT)  acd  ACd  bDB ACD  

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) BCCBDDCaABACBCADABDA

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 5 1 71
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 2 1 40
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 2 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 2 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 12 1 92
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 6 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ARJİN İNAN 3 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
374,075 303,130 5 5 105 550 18721

Puanı Hesaplanan: 67 970 4975 95070

Katılımlar: 26 67 975 4984 95509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 10,46 7,40 9,78

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,19 4,00 5,27

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,41 4,52 5,28

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,21 5,14 4,60

Matematik 20 10 6 8,00 40 1,71 0,73 2,36

Fen 20 13 6 11,00 55 7,81 4,67 7,52

Toplam: 90 63 22 55,67 62 37,78 26,45 34,79

Sözel (TÜR) ABdDDAdDAADdCdDACBCC

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) dBCADAdDBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDbdcbABAD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CAADDBCABD

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) CccaA  aBaA DB ACDBc

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) cbbcDD abBACBCADABDA

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 5 2 71
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 4 0 80
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 4 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 3 2 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 8 4 62
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 2 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ASMİN TEMEL 186 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
315,247 303,130 11 16 341 1603 41200

Puanı Hesaplanan: 67 970 4975 95070

Katılımlar: 26 67 975 4984 95509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 10,46 7,40 9,78

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,19 4,00 5,27

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,41 4,52 5,28

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,21 5,14 4,60

Matematik 20 1 13 -3,33 -17 1,71 0,73 2,36

Fen 20 10 8 7,33 37 7,81 4,67 7,52

Toplam: 90 52 29 42,33 47 37,78 26,45 34,79

Sözel (TÜR) CBCABBaDbBD AaCCADCA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CDbBdADADB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) CACDbCdDBA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BbCAADDBCA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT)  babab dcd aca  Acd 

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DdcadcaDCD BACBb DAc

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 6 1 86
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 4 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 5 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 3 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 8 3 62
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2 4 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BEDİRHAN HULAKU 189 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
285,312 303,130 16 23 469 2244 54194

Puanı Hesaplanan: 67 970 4975 95070

Katılımlar: 26 67 975 4984 95509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 10,46 7,40 9,78

Tarih 10 5 5 3,33 33 5,19 4,00 5,27

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,41 4,52 5,28

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,21 5,14 4,60

Matematik 20 4 15 -1,00 -5 1,71 0,73 2,36

Fen 20 10 10 6,67 33 7,81 4,67 7,52

Toplam: 90 44 45 29,00 32 37,78 26,45 34,79

Sözel (TÜR) CBCABBDbbdDbADCCAcbc

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CcbdaADAbB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) dAbDDCcbBc

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) caCAAbDBCA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) Bc bddcBcbcadaDBcdab

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DAdCCabDCcABbacdAbAd

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 1 4 20
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 3 4 43
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 3 2 60
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 3 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 5 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 5 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 8 5 62
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2 4 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT UĞURLU 190 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
437,640 303,130 1 1 13 56 2966

Puanı Hesaplanan: 67 970 4975 95070

Katılımlar: 26 67 975 4984 95509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 10,46 7,40 9,78

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,19 4,00 5,27

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,41 4,52 5,28

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,21 5,14 4,60

Matematik 20 12 3 11,00 55 1,71 0,73 2,36

Fen 20 18 2 17,33 87 7,81 4,67 7,52

Toplam: 90 76 9 73,00 81 37,78 26,45 34,79

Sözel (TÜR) ABBDDdBDAADCCADACBCC

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) dBCADACDBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDbCBbABAD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CAADDBCABD

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) CD CA AdBaA D  ACDBc

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) BCCBDDCcAdACBCADABDA

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 4 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 5 2 71
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 4 0 80
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 2 2 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 4 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 11 2 85
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 6 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK BABAT 39 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
368,131 303,130 6 6 123 636 20800

Puanı Hesaplanan: 67 970 4975 95070

Katılımlar: 26 67 975 4984 95509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 10,46 7,40 9,78

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,19 4,00 5,27

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,41 4,52 5,28

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,21 5,14 4,60

Matematik 20 7 1 6,67 33 1,71 0,73 2,36

Fen 20 15 4 13,67 68 7,81 4,67 7,52

Toplam: 90 60 17 54,33 60 37,78 26,45 34,79

Sözel (TÜR) CBCABdbDABDcADCdcDaA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CcacCADADB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) dcCDDCcDBA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BDCAADDBCA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) B    C  A  aA  B A D

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DABCCBaDbcA ACBCAcAB

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 2 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 3 40
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 5 2 71
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 0 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 3 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 9 3 69
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 5 1 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN KAHRAMAN 244 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
280,527 303,130 18 28 495 2366 56335

Puanı Hesaplanan: 67 970 4975 95070

Katılımlar: 26 67 975 4984 95509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 10,46 7,40 9,78

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,19 4,00 5,27

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 5,41 4,52 5,28

İngilizce 10 6 4 4,67 47 7,21 5,14 4,60

Matematik 20 3 11 -0,67 -3 1,71 0,73 2,36

Fen 20 11 9 8,00 40 7,81 4,67 7,52

Toplam: 90 42 42 28,00 31 37,78 26,45 34,79

Sözel (TÜR) ABcabbdDbAbCCADdCBCb

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) CaCAbACcBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) aDbdBdABcc

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) aAbaaBCABD

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT)  Dcb aAddb  aaAb aa 

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) BCCBDDdaAabaddbDABDb

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 3 25
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 3 40
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 2 5 29
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 2 3 40
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 4 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 4 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 6 7 46
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 2 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ENES BURAK ÇELİK 202 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
322,305 303,130 10 13 300 1432 38249

Puanı Hesaplanan: 67 970 4975 95070

Katılımlar: 26 67 975 4984 95509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 10,46 7,40 9,78

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,19 4,00 5,27

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,41 4,52 5,28

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,21 5,14 4,60

Matematik 20 4 2 3,33 17 1,71 0,73 2,36

Fen 20 8 8 5,33 27 7,81 4,67 7,52

Toplam: 90 51 21 44,00 49 37,78 26,45 34,79

Sözel (TÜR) CBCAadabbBDdADCCADCA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CDbBaADADB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) CACDDCdDcA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BDCAADDBdA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) a  D    A B d D     

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DABaC acCDdaAaddA   

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 3 25
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 6 1 86
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 4 1 80
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 1 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 0 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 1 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 6 5 46
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2 3 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ERÇETİN EMİR 192 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
350,253 303,130 8 8 170 905 27296

Puanı Hesaplanan: 67 970 4975 95070

Katılımlar: 26 67 975 4984 95509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 10,46 7,40 9,78

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,19 4,00 5,27

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 5,41 4,52 5,28

İngilizce 10 6 3 5,00 50 7,21 5,14 4,60

Matematik 20 2 3 1,00 5 1,71 0,73 2,36

Fen 20 14 6 12,00 60 7,81 4,67 7,52

Toplam: 90 55 18 49,00 54 37,78 26,45 34,79

Sözel (TÜR) CBCABB DbBDcADCCdDCA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) acaBCADADB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) CACDDCBDBA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BcCcAaD CA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) BDd     c          a

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DAaCbcbDCaAaACBCADAB

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 0 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 7 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 4 1 80
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 1 33
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 0 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 9 4 69
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 2 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EREN ŞAPKACİ 203 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
359,636 303,130 7 7 141 765 23805

Puanı Hesaplanan: 67 970 4975 95070

Katılımlar: 26 67 975 4984 95509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 10,46 7,40 9,78

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,19 4,00 5,27

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,41 4,52 5,28

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,21 5,14 4,60

Matematik 20 4 9 1,00 5 1,71 0,73 2,36

Fen 20 16 3 15,00 75 7,81 4,67 7,52

Toplam: 90 59 23 51,33 57 37,78 26,45 34,79

Sözel (TÜR) dBCABBDDdBDcADCbADCA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) dDdBCADbDB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) CAbDDCaDBA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) acCAADDBCA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) B C  d a ddd a abACc

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DABCbBbDCDABACBaAD B

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 4 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 2 2 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 6 1 86
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 4 1 80
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 2 1 40
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 3 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 11 1 85
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 2 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA EYLÜL AKSOY 242 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
408,188 303,130 3 3 37 192 8351

Puanı Hesaplanan: 67 970 4975 95070

Katılımlar: 26 67 975 4984 95509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 10,46 7,40 9,78

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,19 4,00 5,27

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,41 4,52 5,28

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,21 5,14 4,60

Matematik 20 14 2 13,33 67 1,71 0,73 2,36

Fen 20 15 5 13,33 67 7,81 4,67 7,52

Toplam: 90 71 15 66,00 73 37,78 26,45 34,79

Sözel (TÜR) CBCABdDbAdDcADCCADCd

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CDaBbADADB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) CACDDCdDBA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BDCAADDBCA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) BDCbBCA A cCA DBAAC 

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DABCCBcDCDbBAaBdADdB

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 2 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 7 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 4 0 80
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 3 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 5 1 83
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 10 3 77
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 2 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL SEZENER 214 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
233,891 303,130 22 44 739 3719 76437

Puanı Hesaplanan: 67 970 4975 95070

Katılımlar: 26 67 975 4984 95509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 7 7,67 38 10,46 7,40 9,78

Tarih 10 2 6 0,00 0 5,19 4,00 5,27

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 5,41 4,52 5,28

İngilizce 10 6 4 4,67 47 7,21 5,14 4,60

Matematik 20 2 10 -1,33 -7 1,71 0,73 2,36

Fen 20 4 12 0,00 0 7,81 4,67 7,52

Toplam: 90 28 44 13,33 15 37,78 26,45 34,79

Sözel (TÜR) dBdabbBDcADCCcDA  C 

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) CcbcbAa  b

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDcCdbdc D

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) bbA*DBCABb

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) dacbcBd d   D  bda  

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) dCCdDabcAdb ad bca  

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 0 3 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 1 3 20
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 1 3 25
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 2 4 29
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 3 2 60
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 2 33
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 2 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 3 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 0 3 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 2 8 15
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2 3 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FARUK GEZİCİ 231 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
299,111 303,130 13 19 412 1954 48094

Puanı Hesaplanan: 67 970 4975 95070

Katılımlar: 26 67 975 4984 95509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 5 9,33 47 10,46 7,40 9,78

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,19 4,00 5,27

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,41 4,52 5,28

İngilizce 10 8 1 7,67 77 7,21 5,14 4,60

Matematik 20 3 10 -0,33 -2 1,71 0,73 2,36

Fen 20 9 7 6,67 33 7,81 4,67 7,52

Toplam: 90 47 27 38,00 42 37,78 26,45 34,79

Sözel (TÜR) bBBD ABDccDC dDA c C

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) CBbADdCDBD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDaCBCdBAD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CAAbDBCAB 

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT)  bdb  ddBC    bAacab

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) dadBbDCD  ACBd b BcA

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 5 2 71
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 4 1 80
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 0 67
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 3 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 4 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 6 3 46
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2 4 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN KAYACI 26 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
285,276 303,130 17 24 470 2245 54211

Puanı Hesaplanan: 67 970 4975 95070

Katılımlar: 26 67 975 4984 95509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 7 6,67 33 10,46 7,40 9,78

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,19 4,00 5,27

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 5,41 4,52 5,28

İngilizce 10 6 3 5,00 50 7,21 5,14 4,60

Matematik 20 2 8 -0,67 -3 1,71 0,73 2,36

Fen 20 12 7 9,67 48 7,81 4,67 7,52

Toplam: 90 41 32 30,33 34 37,78 26,45 34,79

Sözel (TÜR) CB cacbDbBDA aCdA  A

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CDCabADAcB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) aACDcC cBd

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BaC ADbcCA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) BDb abdcdda         

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DABCCBbDdaABcaBdAb B

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 2 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 3 4 43
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 0 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 4 1 80
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 2 33
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 4 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 2 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 8 4 62
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 3 3 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA KAP ĞA N 123 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
219,032 303,130 25 55 814 4143 82506

Puanı Hesaplanan: 67 970 4975 95070

Katılımlar: 26 67 975 4984 95509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 10 4,67 23 10,46 7,40 9,78

Tarih 10 5 5 3,33 33 5,19 4,00 5,27

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 5,41 4,52 5,28

İngilizce 10 1 8 -1,67 -17 7,21 5,14 4,60

Matematik 20 0 12 -4,00 -20 1,71 0,73 2,36

Fen 20 6 10 2,67 13 7,81 4,67 7,52

Toplam: 90 25 49 8,67 10 37,78 26,45 34,79

Sözel (TÜR) c dDbdBDbAaCCcDb Bda

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) aBdADbdDBc

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) bDbC CAcbD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) abbaadC ca

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) b aad b aad  c  a cc

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) BCCabbacABbb ac Ad  

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 2 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 1 3 25
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 3 4 43
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 0 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 1 4 20
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 3 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 3 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 0 4 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 5 5 38
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 1 4 17
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA ZORLİ 245 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
225,753 303,130 24 51 776 3934 79739

Puanı Hesaplanan: 67 970 4975 95070

Katılımlar: 26 67 975 4984 95509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 12 2,00 10 10,46 7,40 9,78

Tarih 10 3 6 1,00 10 5,19 4,00 5,27

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 5,41 4,52 5,28

İngilizce 10 5 4 3,67 37 7,21 5,14 4,60

Matematik 20 4 10 0,67 3 1,71 0,73 2,36

Fen 20 6 10 2,67 13 7,81 4,67 7,52

Toplam: 90 27 49 10,67 12 37,78 26,45 34,79

Sözel (TÜR) badbDbcDA DaCdbAdcb 

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) CadbDAd ac

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) babCaadBbD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) bbd DBCABc

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) dcda ad c ADcB A a c

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) abCc bCadBACa bbc D 

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 3 25
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 2 40
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 1 3 25
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 2 5 29
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 3 1 60
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 2 33
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 2 2 40
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 3 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 4 8 31
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2 2 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HASRET ĞENÇB ĞA 64 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
207,501 303,130 26 57 869 4436 86817

Puanı Hesaplanan: 67 970 4975 95070

Katılımlar: 26 67 975 4984 95509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 10,46 7,40 9,78

Tarih 10 4 6 2,00 20 5,19 4,00 5,27

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 5,41 4,52 5,28

İngilizce 10 5 5 3,33 33 7,21 5,14 4,60

Matematik 20 4 12 0,00 0 1,71 0,73 2,36

Fen 20 3 17 -2,67 -13 7,81 4,67 7,52

Toplam: 90 27 59 7,33 8 37,78 26,45 34,79

Sözel (TÜR) dcdaD*aDcbcCCcDACaad

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) CdCbDddbBa

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) dDcdcCbBbD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) aAdaDBCdBa

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT)  DaacaAd dbcbdAc  Bc

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) dCaaccaDddbaadbcbBbd

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 3 25
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 0 4 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 3 4 43
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 3 2 60
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 3 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 5 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 3 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 1 12 8
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 1 5 17
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HATICE  ÇIRAKMAN 1170 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
265,194 303,130 21 37 579 2798 63153

Puanı Hesaplanan: 67 970 4975 95070

Katılımlar: 26 67 975 4984 95509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 10,46 7,40 9,78

Tarih 10 5 4 3,67 37 5,19 4,00 5,27

Din K.ve A.B. 10 3 5 1,33 13 5,41 4,52 5,28

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,21 5,14 4,60

Matematik 20 1 7 -1,33 -7 1,71 0,73 2,36

Fen 20 7 12 3,00 15 7,81 4,67 7,52

Toplam: 90 37 36 25,00 28 37,78 26,45 34,79

Sözel (TÜR) CB AacbDAdDbdDCCbDCA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) dDCa AbAcB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) *cCaDC ac 

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BaCAADDBCA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT)  cdcd cac      B    

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DAadbBaDabAcbddd bAB

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 2 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 2 40
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 2 2 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 2 4 29
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 1 1 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 4 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 4 8 31
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2 4 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE BARAN 218 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
339,096 303,130 9 9 218 1097 31510

Puanı Hesaplanan: 67 970 4975 95070

Katılımlar: 26 67 975 4984 95509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 10,46 7,40 9,78

Tarih 10 6 3 5,00 50 5,19 4,00 5,27

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,41 4,52 5,28

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,21 5,14 4,60

Matematik 20 3 8 0,33 2 1,71 0,73 2,36

Fen 20 14 5 12,33 62 7,81 4,67 7,52

Toplam: 90 56 23 48,33 54 37,78 26,45 34,79

Sözel (TÜR) ABBDDABDcAbCCdcdCBdC

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) aBdADACD* 

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDaCBCABAD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CAADDBCABD

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) bb C    ca   cdAa Ba

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) BCCcbDCaABAa CcDABDA

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 4 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 0 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 6 1 86
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 3 3 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 9 3 69
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 2 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HİRANUR AKIN 40 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
408,805 303,130 2 2 36 185 8195

Puanı Hesaplanan: 67 970 4975 95070

Katılımlar: 26 67 975 4984 95509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 10,46 7,40 9,78

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,19 4,00 5,27

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,41 4,52 5,28

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,21 5,14 4,60

Matematik 20 9 6 7,00 35 1,71 0,73 2,36

Fen 20 17 2 16,33 82 7,81 4,67 7,52

Toplam: 90 70 14 65,33 73 37,78 26,45 34,79

Sözel (TÜR) CBCABdDDABDbADCCADCA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CcdBdADADB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) CACDDCcDBA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BDCAADDBCA

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) BcC cC  A dCA bcdACD

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DABCacDDCDABACBCAD B

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 3 40
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 7 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 3 1 60
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 1 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 3 3 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 11 1 85
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 5 1 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ALİ MUSLU 69 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
228,634 303,130 23 48 760 3868 78609

Puanı Hesaplanan: 67 970 4975 95070

Katılımlar: 26 67 975 4984 95509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 10,46 7,40 9,78

Tarih 10 4 6 2,00 20 5,19 4,00 5,27

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 5,41 4,52 5,28

İngilizce 10 6 3 5,00 50 7,21 5,14 4,60

Matematik 20 3 14 -1,67 -8 1,71 0,73 2,36

Fen 20 8 12 4,00 20 7,81 4,67 7,52

Toplam: 90 30 56 11,33 13 37,78 26,45 34,79

Sözel (TÜR) baBDabdbcAcCdcbACBbC

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) CBacacCaBa

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) dcbbcadBca

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) C ADbBCdBa

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) bcBdcabac bc  bAabcD

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) BCadacbcbBAbaCdDABcb

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 3 40
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 1 3 25
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 1 6 14
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 0 3 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 4 1 80
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 1 33
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 4 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 4 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 4 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 4 9 31
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 3 3 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR DEMİR 183 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
288,240 303,130 14 21 456 2180 52906

Puanı Hesaplanan: 67 970 4975 95070

Katılımlar: 26 67 975 4984 95509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 6 10,00 50 10,46 7,40 9,78

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,19 4,00 5,27

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,41 4,52 5,28

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,21 5,14 4,60

Matematik 20 2 3 1,00 5 1,71 0,73 2,36

Fen 20 5 10 1,67 8 7,81 4,67 7,52

Toplam: 90 44 24 36,00 40 37,78 26,45 34,79

Sözel (TÜR) ABBDcbdacA Cd DACBCC

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) CBCADACDBa

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDaCadABAD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CAADDBCcBD

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) C    Bd a       a   

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) ca cb Cac ACad cbBD 

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 3 1 75
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 5 2 71
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 1 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 0 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 2 6 15
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2 4 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR İLBİLGİ 94 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
278,991 303,130 19 29 505 2416 57073

Puanı Hesaplanan: 67 970 4975 95070

Katılımlar: 26 67 975 4984 95509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 10,46 7,40 9,78

Tarih 10 6 4 4,67 47 5,19 4,00 5,27

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 5,41 4,52 5,28

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,21 5,14 4,60

Matematik 20 0 7 -2,33 -12 1,71 0,73 2,36

Fen 20 7 11 3,33 17 7,81 4,67 7,52

Toplam: 90 44 31 33,67 37 37,78 26,45 34,79

Sözel (TÜR) ABBabbaDcAaCCADAaBbC

Cevap Anh. A ABBDDABDAADCCADACBCC

Sözel (TAR) bBCAbACcaD

Cevap Anh. A CBCADACDBD

Sözel (DİN) CDDCBCABAD

Cevap Anh. A CDDCBCABAD

Sözel (İNG) CAADDBCABa

Cevap Anh. A CAADDBCABD

Sayısal (MAT) daabcac             

Cevap Anh. A CDBCABACBCADDBAACDBD

Sayısal (FEN) a bBccbbb bddCAbABDA

Cevap Anh. A BCCBDDCDABACBCADABDA

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 2 2 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 3 40
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 7 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 5 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 4 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 3 9 23
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 3 2 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA GÜLÇİÇEK 250 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
265,489 303,130 20 36 576 2784 63025

Puanı Hesaplanan: 67 970 4975 95070

Katılımlar: 26 67 975 4984 95509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 10,46 7,40 9,78

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,19 4,00 5,27

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,41 4,52 5,28

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,21 5,14 4,60

Matematik 20 1 7 -1,33 -7 1,71 0,73 2,36

Fen 20 7 13 2,67 13 7,81 4,67 7,52

Toplam: 90 41 36 29,00 32 37,78 26,45 34,79

Sözel (TÜR) CdCd dbbcBDcAbCCcDCA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CcdBdADADB

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) aACDDCdDBA

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BDCAAcDBCb

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) d b c    d ab   b  D

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) DbadCcbDbDbdbaBddbAB

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 0 4 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 3 40
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 6 1 86
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 4 1 80
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 5 8 38
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 1 5 17
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA KILIÇ 34 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
286,853 303,130 15 22 464 2211 53514

Puanı Hesaplanan: 67 970 4975 95070

Katılımlar: 26 67 975 4984 95509

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 10,46 7,40 9,78

Tarih 10 3 7 0,67 7 5,19 4,00 5,27

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 5,41 4,52 5,28

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,21 5,14 4,60

Matematik 20 4 9 1,00 5 1,71 0,73 2,36

Fen 20 10 10 6,67 33 7,81 4,67 7,52

Toplam: 90 41 42 27,00 30 37,78 26,45 34,79

Sözel (TÜR) CBCAcdccbBbcADCCADCA

Cevap Anh. B CBCABBDDABDAADCCADCA

Sözel (TAR) CbacddDAca

Cevap Anh. B CDCBCADADB

Sözel (DİN) aACcaCdaBb

Cevap Anh. B CACDDCBDBA

Sözel (İNG) BDCAAaDcCb

Cevap Anh. B BDCAADDBCA

Sayısal (MAT) B bcBd cA cd  a cb D

Cevap Anh. B BDCDBCABACBCADDBAACD

Sayısal (FEN) cAcdCBbDCcAcAacbdDAB

Cevap Anh. B DABCCBDDCDABACBCADAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 4 1 3 25
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 1 4 20
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 2 2 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 3 4 43
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 5 4 1 80
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 2 33
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 3 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 4 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 7 6 54
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2 4 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
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