
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI61 955 3951 56949

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,23 6 4 4,59 6 4 4,27 5 3 3,74 7 6 5,20 8 5 6,25 40 27 31,28 321,150

Okul Ortalaması 7 6 5,46 5 4 3,61 5 4 3,25 4 4 3,15 5 5 3,25 5 6 3,51 32 28 22,23 281,910

KATILIMLAR

1 235 ÖZCAN GÜNEŞ 7C 14 1 13,67 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 11 2 10,33 15 0 15,00 64 9 61,00 450,264 1 1 34 116 3719
% 6,53

2 72 ELİF SUDE SAYĞIN  13 2 12,33 10 0 10,00 6 4 4,67 10 0 10,00 10 3 9,00 12 3 11,00 61 12 57,00 419,462 1 2 73 306 8803
% 15

3 91 ZEYNEP YAKUT 7A 10 3 9,00 7 2 6,33 7 2 6,33 10 0 10,00 11 3 10,00 14 0 14,00 59 10 55,66 418,465 1 3 76 316 9002
% 16

4 77 ÇAĞRI UYĞUN  12 1 11,67 10 0 10,00 6 4 4,67 10 0 10,00 11 2 10,33 11 3 10,00 60 10 56,67 417,752 2 4 77 321 9112
% 16

5 176 ÖMER YASİN TÜRKOĞLU7B 13 2 12,33 9 1 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 11 4 9,67 9 6 7,00 57 18 51,00 397,512 1 5 117 499 12862
% 23

6 9 AYŞENUR İNAN 7B 10 4 8,67 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 10 3 9,00 11 1 10,67 54 15 49,00 390,104 2 6 128 556 14292
% 25

7 144 MELİKE MUSLU 7B 10 4 8,67 8 1 7,67 8 2 7,33 9 0 9,00 10 1 9,67 9 4 7,67 54 12 50,01 385,121 3 7 137 609 15321
% 27

8 180 ECRİN OLGU N 7C 8 4 6,67 7 2 6,33 8 1 7,67 7 0 7,00 8 2 7,33 12 2 11,33 50 11 46,33 374,903 2 8 168 720 17292
% 30

9 104 ELİF ÖZHAN 7B 11 2 10,33 10 0 10,00 6 3 5,00 8 0 8,00 13 1 12,67 4 8 1,33 52 14 47,33 374,774 4 9 169 722 17325
% 30

10 15500 ERDEM ÜREK 7B 9 3 8,00 7 3 6,00 5 4 3,67 9 1 8,67 11 2 10,33 9 4 7,67 50 17 44,34 372,106 5 10 178 762 17857
% 31

11 127 EYMEN KORAY ÇAKIR 7A 9 4 7,67 6 2 5,33 8 2 7,33 4 2 3,33 8 4 6,67 10 5 8,33 45 19 38,66 351,289 2 11 221 1003 21951
% 39

12 122 İBRAHİM TEMİZEL 7B 13 1 12,67 5 4 3,67 3 5 1,33 4 2 3,33 8 3 7,00 7 3 6,00 40 18 34,00 350,481 6 12 225 1015 22115
% 39

13 239 ROJHAT BERAT IŞIK 7C 10 4 8,67 6 4 4,67 5 2 4,33 10 0 10,00 7 5 5,33 7 7 4,67 45 22 37,67 334,602 3 13 279 1227 25435
% 45

14 178 PINAR TAM 7A 8 4 6,67 3 5 1,33 5 4 3,67 7 2 6,33 6 1 5,67 10 4 8,67 39 20 32,34 330,675 3 14 294 1286 26260
% 46

15 120 HİRANUR ÇILĞINÖZÜ 7B 12 3 11,00 6 4 4,67 5 5 3,33 8 2 7,33 11 4 9,67 2 13 -2,33 44 31 33,67 326,731 7 15 307 1340 27077
% 48

16 156 ISLAM ÇİFTÇİ 7B 10 0 10,00 5 3 4,00 7 3 6,00 5 2 4,33 5 5 3,33 7 6 5,00 39 19 32,66 324,723 8 16 316 1362 27462
% 48

17 255 ALİ Bİ BEN 7A 9 3 8,00 5 2 4,33 6 2 5,33 6 1 5,67 5 2 4,33 5 4 3,67 36 14 31,33 313,799 4 17 361 1527 29768
% 52

18 90 EDANUR OYTAR 7C 10 5 8,33 6 4 4,67 7 3 6,00 4 3 3,00 3 8 0,33 9 4 7,67 39 27 30,00 312,209 4 18 367 1557 30089
% 53

19 1330 İLKER YALÇIN 7A 10 5 8,33 8 2 7,33 6 4 4,67 5 5 3,33 2 1 1,67 7 7 4,67 38 24 30,00 306,769 5 19 385 1637 31216
% 55

20 49 EREN KOÇ 7B 12 2 11,33 5 3 4,00 5 2 4,33 3 0 3,00 4 1 3,67 1 0 1,00 30 8 27,33 306,445 9 20 388 1646 31291
% 55

21 8 AHSEN KARAKAYA 7B 9 5 7,33 7 1 6,67 4 3 3,00 1 3 0,00 7 1 6,67 4 5 2,33 32 18 26,00 304,229 10 21 398 1686 31726
% 56

22 215 DEVRİM KİYAĞ 7C 8 7 5,67 7 3 6,00 4 5 2,33 6 1 5,67 5 7 2,67 8 6 6,00 38 29 28,34 300,491 5 22 413 1756 32499
% 57

23 134 LİSA DEMİR 7B 11 2 10,33 6 3 5,00 6 2 5,33 6 2 5,33 3 6 1,00 3 4 1,67 35 19 28,66 299,043 11 23 416 1769 32796
% 58

24 172 MUHAMMED KUŞ 7B 6 8 3,33 6 4 4,67 5 5 3,33 8 1 7,67 6 5 4,33 7 4 5,67 38 27 29,00 298,301 12 24 419 1785 32951
% 58

25 191 ŞİLAN GÜL KARAMAN 7B 11 3 10,00 8 2 7,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 5 3 4,00 2 6 0,00 34 26 25,33 296,514 13 25 429 1825 33339
% 59

26 140 MEHMET DEMİR 7B 10 1 9,67 6 4 4,67 0 3 -1,00 2 3 1,00 4 2 3,33 4 2 3,33 26 15 21,00 292,453 14 26 447 1903 34227
% 60

27 237 RABİA ARGIŞ 7C 9 3 8,00 5 3 4,00 9 1 8,67 7 3 6,00 2 7 -0,33 4 6 2,00 36 23 28,34 287,970 6 27 460 1983 35142
% 62

28 222 FATMA DAĞTEKİN 7C 8 1 7,67 5 5 3,33 4 2 3,33 0 5 -1,67 4 6 2,00 6 4 4,67 27 23 19,33 283,773 7 28 475 2064 36041
% 63

29 113 ELİF GÜL 7A 8 7 5,67 6 4 4,67 8 2 7,33 3 7 0,67 4 9 1,00 6 8 3,33 35 37 22,67 277,308 6 29 508 2174 37446
% 66

30 175 MUHAMMETALİ MARAL7B 5 9 2,00 6 4 4,67 6 2 5,33 7 3 6,00 6 6 4,00 6 9 3,00 36 33 25,00 276,909 15 30 512 2185 37527
% 66

31 89 CANMU HAMED SEVİLİR7A 8 5 6,33 4 5 2,33 6 4 4,67 2 6 0,00 5 8 2,33 4 2 3,33 29 30 18,99 275,565 7 31 518 2207 37804
% 66

32 246 RÜMEYSA ALATAŞ 7C 10 5 8,33 5 5 3,33 4 6 2,00 6 4 4,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 33 42 19,00 264,541 8 32 560 2412 40106
% 70

33 41 ROZERİN GÜLMEZ 7A 3 4 1,67 6 1 5,67 2 3 1,00 4 4 2,67 3 3 2,00 6 1 5,67 24 16 18,68 263,584 8 33 566 2430 40309
% 71
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI61 955 3951 56949

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,23 6 4 4,59 6 4 4,27 5 3 3,74 7 6 5,20 8 5 6,25 40 27 31,28 321,150

Okul Ortalaması 7 6 5,46 5 4 3,61 5 4 3,25 4 4 3,15 5 5 3,25 5 6 3,51 32 28 22,23 281,910

KATILIMLAR

34 0 ASMİN TEMİZER 7A 8 4 6,67 3 3 2,00 1 5 -0,67 4 2 3,33 1 2 0,33 4 0 4,00 21 16 15,66 262,974 9 34 569 2444 40438
% 71

35 15 EMİR ERSELAN SEVİLİR7C 6 9 3,00 6 4 4,67 5 5 3,33 2 0 2,00 3 5 1,33 4 5 2,33 26 28 16,66 252,178 9 35 606 2651 42720
% 75

36 45 SİNEM ERDEM 7A 9 5 7,33 2 7 -0,33 2 6 0,00 6 3 5,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 25 35 13,33 251,139 10 36 611 2682 42943
% 75

37 445 ARDA   KARAKOÇ 7A 4 11 0,33 3 7 0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 5 10 1,67 8 7 5,67 29 46 13,67 247,638 11 37 623 2755 43689
% 77

38 333 AVJİN CANER 7B 5 9 2,00 5 4 3,67 5 3 4,00 1 6 -1,00 6 5 4,33 3 8 0,33 25 35 13,33 246,164 16 38 631 2778 43972
% 77

39 254 HAMZA ÜNER 7B 7 6 5,00 5 4 3,67 2 5 0,33 2 5 0,33 1 5 -0,67 3 2 2,33 20 27 10,99 239,942 17 39 653 2910 45270
% 79

40 227 MUHAMMED ERENİŞIK 7C 3 11 -0,67 3 6 1,00 6 4 4,67 2 4 0,67 6 5 4,33 4 8 1,33 24 38 11,33 235,904 10 40 669 2991 46109
% 81

41 212 AZAT  DAYAN 7C 7 8 4,33 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 3 6 1,00 4 11 0,33 24 45 9,00 233,145 11 41 686 3050 46716
% 82

42 229 MUSTAFAKAANEGİLMEZ7A 7 8 4,33 4 6 2,00 2 7 -0,33 2 8 -0,67 3 11 -0,67 6 9 3,00 24 49 7,66 232,751 12 42 689 3057 46798
% 82

43 0 ECRİNGÖKDERE 7A 6 9 3,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 5 10 1,67 4 10 0,67 25 49 8,67 231,540 13 43 694 3082 47059
% 83

44 216 EDANUR MANGAN 7C 5 10 1,67 4 6 2,00 6 4 4,67 3 7 0,67 2 6 0,00 5 10 1,67 25 43 10,68 229,274 12 44 707 3126 47548
% 83

45 102 BAVER YASNN DURMİŞ7A 5 1 4,67 3 1 2,67 2 1 1,67 1 1 0,67 0 2 -0,67 1 3 0,00 12 9 9,01 227,682 14 45 714 3155 47885
% 84

46 158 MELEK ELMAS 7A 5 4 3,67 3 5 1,33 2 4 0,67 3 2 2,33 2 2 1,33 1 6 -1,00 16 23 8,33 225,698 15 46 730 3201 48301
% 85

47 240 FURKAN URGAN 7A 4 7 1,67 3 4 1,67 1 6 -1,00 2 7 -0,33 4 6 2,00 4 6 2,00 18 36 6,01 225,554 16 47 731 3204 48335
% 85

48 0 MELİKEM İRA  3 12 -1,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 0 10 -3,33 2 8 -0,67 9 6 7,00 21 49 4,66 222,428 3 48 752 3275 48986
% 86

49 226 MELİSA ALATAŞ 7C 6 7 3,67 7 3 6,00 4 6 2,00 4 6 2,00 2 13 -2,33 3 12 -1,00 26 47 10,34 218,361 13 49 780 3358 49830
% 87

50 236 ENGİN ŞEY AN 7A 2 6 0,00 2 6 0,00 4 4 2,67 1 2 0,33 4 4 2,67 13 22 5,67 216,853 17 50 788 3389 50115
% 88

51 73 GAMZE TEKİR 7C 4 7 1,67 3 5 1,33 4 5 2,33 2 3 1,00 2 5 0,33 2 7 -0,33 17 32 6,33 214,274 14 51 800 3430 50609
% 89

52 224 HİRANUR ERÇİÇEK 7B 3 5 1,33 3 5 1,33 5 3 4,00 1 2 0,33 2 5 0,33 1 5 -0,67 15 25 6,65 213,435 18 52 801 3441 50772
% 89

53 225 KORAYUYĞUN 7C 2 9 -1,00 1 6 -1,00 5 4 3,67 3 5 1,33 7 5 5,33 1 11 -2,67 19 40 5,66 213,263 15 53 802 3443 50804
% 89

54 242 TAHA TAŞOĞLU 7C 7 8 4,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 2 13 -2,33 4 11 0,33 21 54 3,00 208,434 16 54 828 3523 51765
% 91

55 206 ZEYCAN HALBURCU 7A 3 12 -1,00 4 6 2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 7 1,67 4 11 0,33 21 50 4,33 207,691 18 55 834 3540 51906
% 91

56 223 HAVVA ILGIN 7C 5 9 2,00 1 8 -1,67 4 6 2,00 4 6 2,00 3 12 -1,00 3 10 -0,33 20 51 3,00 203,745 17 56 849 3608 52618
% 92

57 12 ASİYE CAVAK 7A 3 6 1,00 2 5 0,33 2 7 -0,33 1 4 -0,33 0 3 -1,00 3 5 1,33 11 30 1,00 201,096 19 57 859 3645 53071
% 93

58 174 NEHİR KAPLAN 7A 4 8 1,33 0 8 -2,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 5 -0,67 3 8 0,33 13 44 -1,68 194,310 20 58 886 3741 54086
% 95

59 1 ADAR POLAT 7A 1 9 -2,00 2 4 0,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 3 2 2,33 3 6 1,00 11 39 -2,00 193,655 21 59 891 3752 54180
% 95

60 195 ARDA YAKUT 7C 2 9 -1,00 4 5 2,33 3 3 2,00 1 6 -1,00 0 2 -0,67 2 8 -0,67 12 33 0,99 190,005 18 60 902 3798 54677
% 96

61 20400 SERHAT ŞAHİN 7A 1 12 -3,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 2 0,33 2 8 -0,67 12 44 -2,67 178,327 22 61 923 3872 55760
% 98
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI61 955 3951 56949

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,23 6 4 4,59 6 4 4,27 5 3 3,74 7 6 5,20 8 5 6,25 40 27 31,28 321,150

Okul Ortalaması 7 6 5,46 5 4 3,61 5 4 3,25 4 4 3,15 5 5 3,25 5 6 3,51 32 28 22,23 281,910

KATILIMLAR
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  SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI61 955 3951 56949

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,23 6 4 4,59 6 4 4,27 5 3 3,74 7 6 5,20 8 5 6,25 40 27 31,28 321,150

Okul Ortalaması 7 6 5,46 5 4 3,61 5 4 3,25 4 4 3,15 5 5 3,25 5 6 3,51 32 28 22,23 281,910

SINIF:  

KATILIMLAR

1 72 ELİF SUDE SAYĞIN  13 2 12,33 10 0 10,00 6 4 4,67 10 0 10,00 10 3 9,00 12 3 11,00 61 12 57,00 419,462 1 2 73 306 8803
% 15

2 77 ÇAĞRI UYĞUN  12 1 11,67 10 0 10,00 6 4 4,67 10 0 10,00 11 2 10,33 11 3 10,00 60 10 56,67 417,752 2 4 77 321 9112
% 16

3 0 MELİKEM İRA  3 12 -1,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 0 10 -3,33 2 8 -0,67 9 6 7,00 21 49 4,66 222,428 3 48 752 3275 48986
% 86

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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7A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI61 955 3951 56949

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,23 6 4 4,59 6 4 4,27 5 3 3,74 7 6 5,20 8 5 6,25 40 27 31,28 321,150

Okul Ortalaması 7 6 5,46 5 4 3,61 5 4 3,25 4 4 3,15 5 5 3,25 5 6 3,51 32 28 22,23 281,910

SINIF: 7A

KATILIMLAR

1 91 ZEYNEP YAKUT 7A 10 3 9,00 7 2 6,33 7 2 6,33 10 0 10,00 11 3 10,00 14 0 14,00 59 10 55,66 418,465 1 3 76 316 9002
% 16

2 127 EYMEN KORAY ÇAKIR 7A 9 4 7,67 6 2 5,33 8 2 7,33 4 2 3,33 8 4 6,67 10 5 8,33 45 19 38,66 351,289 2 11 221 1003 21951
% 39

3 178 PINAR TAM 7A 8 4 6,67 3 5 1,33 5 4 3,67 7 2 6,33 6 1 5,67 10 4 8,67 39 20 32,34 330,675 3 14 294 1286 26260
% 46

4 255 ALİ Bİ BEN 7A 9 3 8,00 5 2 4,33 6 2 5,33 6 1 5,67 5 2 4,33 5 4 3,67 36 14 31,33 313,799 4 17 361 1527 29768
% 52

5 1330 İLKER YALÇIN 7A 10 5 8,33 8 2 7,33 6 4 4,67 5 5 3,33 2 1 1,67 7 7 4,67 38 24 30,00 306,769 5 19 385 1637 31216
% 55

6 113 ELİF GÜL 7A 8 7 5,67 6 4 4,67 8 2 7,33 3 7 0,67 4 9 1,00 6 8 3,33 35 37 22,67 277,308 6 29 508 2174 37446
% 66

7 89 CANMU HAMED SEVİLİR7A 8 5 6,33 4 5 2,33 6 4 4,67 2 6 0,00 5 8 2,33 4 2 3,33 29 30 18,99 275,565 7 31 518 2207 37804
% 66

8 41 ROZERİN GÜLMEZ 7A 3 4 1,67 6 1 5,67 2 3 1,00 4 4 2,67 3 3 2,00 6 1 5,67 24 16 18,68 263,584 8 33 566 2430 40309
% 71

9 0 ASMİN TEMİZER 7A 8 4 6,67 3 3 2,00 1 5 -0,67 4 2 3,33 1 2 0,33 4 0 4,00 21 16 15,66 262,974 9 34 569 2444 40438
% 71

10 45 SİNEM ERDEM 7A 9 5 7,33 2 7 -0,33 2 6 0,00 6 3 5,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 25 35 13,33 251,139 10 36 611 2682 42943
% 75

11 445 ARDA   KARAKOÇ 7A 4 11 0,33 3 7 0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 5 10 1,67 8 7 5,67 29 46 13,67 247,638 11 37 623 2755 43689
% 77

12 229 MUSTAFAKAANEGİLMEZ7A 7 8 4,33 4 6 2,00 2 7 -0,33 2 8 -0,67 3 11 -0,67 6 9 3,00 24 49 7,66 232,751 12 42 689 3057 46798
% 82

13 0 ECRİNGÖKDERE 7A 6 9 3,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 5 10 1,67 4 10 0,67 25 49 8,67 231,540 13 43 694 3082 47059
% 83

14 102 BAVER YASNN DURMİŞ7A 5 1 4,67 3 1 2,67 2 1 1,67 1 1 0,67 0 2 -0,67 1 3 0,00 12 9 9,01 227,682 14 45 714 3155 47885
% 84

15 158 MELEK ELMAS 7A 5 4 3,67 3 5 1,33 2 4 0,67 3 2 2,33 2 2 1,33 1 6 -1,00 16 23 8,33 225,698 15 46 730 3201 48301
% 85

16 240 FURKAN URGAN 7A 4 7 1,67 3 4 1,67 1 6 -1,00 2 7 -0,33 4 6 2,00 4 6 2,00 18 36 6,01 225,554 16 47 731 3204 48335
% 85

17 236 ENGİN ŞEY AN 7A 2 6 0,00 2 6 0,00 4 4 2,67 1 2 0,33 4 4 2,67 13 22 5,67 216,853 17 50 788 3389 50115
% 88

18 206 ZEYCAN HALBURCU 7A 3 12 -1,00 4 6 2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 7 1,67 4 11 0,33 21 50 4,33 207,691 18 55 834 3540 51906
% 91

19 12 ASİYE CAVAK 7A 3 6 1,00 2 5 0,33 2 7 -0,33 1 4 -0,33 0 3 -1,00 3 5 1,33 11 30 1,00 201,096 19 57 859 3645 53071
% 93

20 174 NEHİR KAPLAN 7A 4 8 1,33 0 8 -2,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 5 -0,67 3 8 0,33 13 44 -1,68 194,310 20 58 886 3741 54086
% 95

21 1 ADAR POLAT 7A 1 9 -2,00 2 4 0,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 3 2 2,33 3 6 1,00 11 39 -2,00 193,655 21 59 891 3752 54180
% 95

22 20400 SERHAT ŞAHİN 7A 1 12 -3,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 2 0,33 2 8 -0,67 12 44 -2,67 178,327 22 61 923 3872 55760
% 98
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7B SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI61 955 3951 56949

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,23 6 4 4,59 6 4 4,27 5 3 3,74 7 6 5,20 8 5 6,25 40 27 31,28 321,150

Okul Ortalaması 7 6 5,46 5 4 3,61 5 4 3,25 4 4 3,15 5 5 3,25 5 6 3,51 32 28 22,23 281,910

SINIF: 7B

KATILIMLAR

1 176 ÖMER YASİN TÜRKOĞLU7B 13 2 12,33 9 1 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 11 4 9,67 9 6 7,00 57 18 51,00 397,512 1 5 117 499 12862
% 23

2 9 AYŞENUR İNAN 7B 10 4 8,67 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 10 3 9,00 11 1 10,67 54 15 49,00 390,104 2 6 128 556 14292
% 25

3 144 MELİKE MUSLU 7B 10 4 8,67 8 1 7,67 8 2 7,33 9 0 9,00 10 1 9,67 9 4 7,67 54 12 50,01 385,121 3 7 137 609 15321
% 27

4 104 ELİF ÖZHAN 7B 11 2 10,33 10 0 10,00 6 3 5,00 8 0 8,00 13 1 12,67 4 8 1,33 52 14 47,33 374,774 4 9 169 722 17325
% 30

5 15500 ERDEM ÜREK 7B 9 3 8,00 7 3 6,00 5 4 3,67 9 1 8,67 11 2 10,33 9 4 7,67 50 17 44,34 372,106 5 10 178 762 17857
% 31

6 122 İBRAHİM TEMİZEL 7B 13 1 12,67 5 4 3,67 3 5 1,33 4 2 3,33 8 3 7,00 7 3 6,00 40 18 34,00 350,481 6 12 225 1015 22115
% 39

7 120 HİRANUR ÇILĞINÖZÜ 7B 12 3 11,00 6 4 4,67 5 5 3,33 8 2 7,33 11 4 9,67 2 13 -2,33 44 31 33,67 326,731 7 15 307 1340 27077
% 48

8 156 ISLAM ÇİFTÇİ 7B 10 0 10,00 5 3 4,00 7 3 6,00 5 2 4,33 5 5 3,33 7 6 5,00 39 19 32,66 324,723 8 16 316 1362 27462
% 48

9 49 EREN KOÇ 7B 12 2 11,33 5 3 4,00 5 2 4,33 3 0 3,00 4 1 3,67 1 0 1,00 30 8 27,33 306,445 9 20 388 1646 31291
% 55

10 8 AHSEN KARAKAYA 7B 9 5 7,33 7 1 6,67 4 3 3,00 1 3 0,00 7 1 6,67 4 5 2,33 32 18 26,00 304,229 10 21 398 1686 31726
% 56

11 134 LİSA DEMİR 7B 11 2 10,33 6 3 5,00 6 2 5,33 6 2 5,33 3 6 1,00 3 4 1,67 35 19 28,66 299,043 11 23 416 1769 32796
% 58

12 172 MUHAMMED KUŞ 7B 6 8 3,33 6 4 4,67 5 5 3,33 8 1 7,67 6 5 4,33 7 4 5,67 38 27 29,00 298,301 12 24 419 1785 32951
% 58

13 191 ŞİLAN GÜL KARAMAN 7B 11 3 10,00 8 2 7,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 5 3 4,00 2 6 0,00 34 26 25,33 296,514 13 25 429 1825 33339
% 59

14 140 MEHMET DEMİR 7B 10 1 9,67 6 4 4,67 0 3 -1,00 2 3 1,00 4 2 3,33 4 2 3,33 26 15 21,00 292,453 14 26 447 1903 34227
% 60

15 175 MUHAMMETALİ MARAL7B 5 9 2,00 6 4 4,67 6 2 5,33 7 3 6,00 6 6 4,00 6 9 3,00 36 33 25,00 276,909 15 30 512 2185 37527
% 66

16 333 AVJİN CANER 7B 5 9 2,00 5 4 3,67 5 3 4,00 1 6 -1,00 6 5 4,33 3 8 0,33 25 35 13,33 246,164 16 38 631 2778 43972
% 77

17 254 HAMZA ÜNER 7B 7 6 5,00 5 4 3,67 2 5 0,33 2 5 0,33 1 5 -0,67 3 2 2,33 20 27 10,99 239,942 17 39 653 2910 45270
% 79

18 224 HİRANUR ERÇİÇEK 7B 3 5 1,33 3 5 1,33 5 3 4,00 1 2 0,33 2 5 0,33 1 5 -0,67 15 25 6,65 213,435 18 52 801 3441 50772
% 89

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



7C SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI61 955 3951 56949

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,23 6 4 4,59 6 4 4,27 5 3 3,74 7 6 5,20 8 5 6,25 40 27 31,28 321,150

Okul Ortalaması 7 6 5,46 5 4 3,61 5 4 3,25 4 4 3,15 5 5 3,25 5 6 3,51 32 28 22,23 281,910

SINIF: 7C

KATILIMLAR

1 235 ÖZCAN GÜNEŞ 7C 14 1 13,67 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 11 2 10,33 15 0 15,00 64 9 61,00 450,264 1 1 34 116 3719
% 6,53

2 180 ECRİN OLGU N 7C 8 4 6,67 7 2 6,33 8 1 7,67 7 0 7,00 8 2 7,33 12 2 11,33 50 11 46,33 374,903 2 8 168 720 17292
% 30

3 239 ROJHAT BERAT IŞIK 7C 10 4 8,67 6 4 4,67 5 2 4,33 10 0 10,00 7 5 5,33 7 7 4,67 45 22 37,67 334,602 3 13 279 1227 25435
% 45

4 90 EDANUR OYTAR 7C 10 5 8,33 6 4 4,67 7 3 6,00 4 3 3,00 3 8 0,33 9 4 7,67 39 27 30,00 312,209 4 18 367 1557 30089
% 53

5 215 DEVRİM KİYAĞ 7C 8 7 5,67 7 3 6,00 4 5 2,33 6 1 5,67 5 7 2,67 8 6 6,00 38 29 28,34 300,491 5 22 413 1756 32499
% 57

6 237 RABİA ARGIŞ 7C 9 3 8,00 5 3 4,00 9 1 8,67 7 3 6,00 2 7 -0,33 4 6 2,00 36 23 28,34 287,970 6 27 460 1983 35142
% 62

7 222 FATMA DAĞTEKİN 7C 8 1 7,67 5 5 3,33 4 2 3,33 0 5 -1,67 4 6 2,00 6 4 4,67 27 23 19,33 283,773 7 28 475 2064 36041
% 63

8 246 RÜMEYSA ALATAŞ 7C 10 5 8,33 5 5 3,33 4 6 2,00 6 4 4,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 33 42 19,00 264,541 8 32 560 2412 40106
% 70

9 15 EMİR ERSELAN SEVİLİR7C 6 9 3,00 6 4 4,67 5 5 3,33 2 0 2,00 3 5 1,33 4 5 2,33 26 28 16,66 252,178 9 35 606 2651 42720
% 75

10 227 MUHAMMED ERENİŞIK 7C 3 11 -0,67 3 6 1,00 6 4 4,67 2 4 0,67 6 5 4,33 4 8 1,33 24 38 11,33 235,904 10 40 669 2991 46109
% 81

11 212 AZAT  DAYAN 7C 7 8 4,33 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 3 6 1,00 4 11 0,33 24 45 9,00 233,145 11 41 686 3050 46716
% 82

12 216 EDANUR MANGAN 7C 5 10 1,67 4 6 2,00 6 4 4,67 3 7 0,67 2 6 0,00 5 10 1,67 25 43 10,68 229,274 12 44 707 3126 47548
% 83

13 226 MELİSA ALATAŞ 7C 6 7 3,67 7 3 6,00 4 6 2,00 4 6 2,00 2 13 -2,33 3 12 -1,00 26 47 10,34 218,361 13 49 780 3358 49830
% 87

14 73 GAMZE TEKİR 7C 4 7 1,67 3 5 1,33 4 5 2,33 2 3 1,00 2 5 0,33 2 7 -0,33 17 32 6,33 214,274 14 51 800 3430 50609
% 89

15 225 KORAYUYĞUN 7C 2 9 -1,00 1 6 -1,00 5 4 3,67 3 5 1,33 7 5 5,33 1 11 -2,67 19 40 5,66 213,263 15 53 802 3443 50804
% 89

16 242 TAHA TAŞOĞLU 7C 7 8 4,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 2 13 -2,33 4 11 0,33 21 54 3,00 208,434 16 54 828 3523 51765
% 91

17 223 HAVVA ILGIN 7C 5 9 2,00 1 8 -1,67 4 6 2,00 4 6 2,00 3 12 -1,00 3 10 -0,33 20 51 3,00 203,745 17 56 849 3608 52618
% 92

18 195 ARDA YAKUT 7C 2 9 -1,00 4 5 2,33 3 3 2,00 1 6 -1,00 0 2 -0,67 2 8 -0,67 12 33 0,99 190,005 18 60 902 3798 54677
% 96
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
Okul

(61)
5,46 3,61 3,25 3,15 3,25 3,51 22,23 281,910

İlçe
(955)

5,85 (5) 3,56 (5) 3,70 (8) 2,70 (4) 3,73 (5) 4,76 (6) 24,30 (5) 293,090
İl

(3951)
6,03 (29) 3,88 (29) 4,02 (46) 2,53 (12) 4,00 (31) 5,04 (45) 25,50 (34) 297,720

Genel
(56949)

7,23 (457) 4,59 (336) 4,27 (318) 3,74 (352) 5,20 (472) 6,25 (529) 31,28 (696) 321,150
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve
genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.

ŞUBE ORTALAMALARI
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
 

(3)
7,67 6,44 4,22 5,56 6,22 9,33 39,44 353,210

7A
(22)

3,70 2,17 2,14 2,03 2,01 3,20 15,25 256,110
7B
(18)

8,00 5,43 4,00 4,29 5,68 3,44 30,84 316,390
7C
(18)

4,72 3,09 3,68 2,96 1,81 3,00 19,26 267,070
Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
EREK TOKİ ORTAOKULU okulunda 61 4

İPEKYOLU ilçesinde 955 59 11
VAN ilinde 3951 250 63 7

Genelde 56949 4077 1060 296 69

DERECELER

Genelde sınava 1060 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 774. oldu

VAN ilinde sınava 63 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 38. oldu

İPEKYOLU ilçesinde sınava 11 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 5. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için
başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

3 1,00 1,49 33

[-] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0,36 0,56 36

[+] Metnin konusunu belirler. 1 0,64 0,30 64

[+] Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1,03 0,69 52

[+] Yazdıklarını düzenler. 1 0,56 0,33 56

[+] Metnin içeriğini yorumlar. 1 0,52 0,41 52

[+] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0,56 0,33 56

[-] Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0,25 0,56 25

[-] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0,48 0,28 48

[-] Medya metinlerini değerlendirir. 1 0,49 0,31 49

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,74 0,15 74

[+] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0,69 0,15 69

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[+] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi
tutum ve davranışlarını sorgular.

4 2,11 1,70 53

[-] Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını
kullanır.

5 2,18 2,08 44

[+] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0,66 0,23 66

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[-] Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2,31 2,07 46

[-] Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2,31 2,07 46

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[-] Students will be able to talk about other people's appearances
and personalities.

2 0,93 0,62 47

[-] Students will be able to understand a simple text about
appearances, personalities, and comparisons including
explanations and reasons.

4 1,64 1,46 41

[-] Students will be able to report on apperances and
personalities of other people.

4 1,77 1,51 44

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili
problemleri çözer.

8 2,95 3,10 37

[-] Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer
strateji olarak kullanır.

4 1,20 1,18 30

[-] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0,72 0,59 24

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[-] Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0,97 0,93 32

[-] Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0,41 0,39 41

[-] Yıldız kavramını açıklar. 3 1,08 1,41 36

[-] Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik
çıkarımda bulunur.

3 0,79 1,38 26

[+] Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1,13 0,61 57

[-] Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0,36 0,31 36

[-] Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0,15 0,61 15

[+] Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol
açabileceği olası sonuçları tahmin eder.

1 0,57 0,20 57
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  ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
 

(3)
7,67 6,44 4,22 5,56 6,22 9,33 39,44 353,210

Okul
(61)

5,46 (2) 3,61 (1) 3,25 (1) 3,15 (1) 3,25 (1) 3,51 (1) 22,23 (1) 281,910
İlçe
(955)

5,85 (12) 3,56 (3) 3,70 (19) 2,70 (1) 3,73 (8) 4,76 (3) 24,30 (3) 293,090
İl

(3951)
6,03 (38) 3,88 (17) 4,02 (73) 2,53 (15) 4,00 (28) 5,04 (14) 25,50 (21) 297,720

Genel
(56949)

7,23 (459) 4,59 (184) 4,27 (349) 3,74 (290) 5,20 (464) 6,25 (259) 31,28 (696) 321,150
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
  şubesinde 3
Okulunuzda 61 4

İPEKYOLU ilçesinde 955 59 11
VAN ilinde 3951 250 63 7

Genelde 56949 4077 1060 296 69

DERECELER

Genelde sınava 4077 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 1020. oldu

VAN ilinde sınava 250 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 25. oldu

İPEKYOLU ilçesinde sınava 59 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 4. oldu

Okulunuzda sınava 4 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 1. oldu
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  ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

3 1,33 1,33 44

[-] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0,33 0,67 33

[+] Metnin konusunu belirler. 1 0,67 0,33 67

[+] Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1,33 0,67 67

[+] Yazdıklarını düzenler. 1 0,67 0,33 67

[+] Metnin içeriğini yorumlar. 1 0,67 0,33 67

[+] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0,67 0 67

[+] Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0,67 0,33 67

[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1,00 0 100

[+] Medya metinlerini değerlendirir. 1 0,67 0,33 67

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,67 0,33 67

[+] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0,67 0,33 67

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[+] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi
tutum ve davranışlarını sorgular.

4 3,00 1,00 75

[+] Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını
kullanır.

5 3,67 1,33 73

[+] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0,67 0,33 67

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[+] Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3,33 1,67 67

[-] Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2,33 2,67 47

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[+] Students will be able to talk about other people's
appearances and personalities.

2 1,33 0,67 67

[+] Students will be able to understand a simple text about
appearances, personalities, and comparisons including
explanations and reasons.

4 2,67 1,33 67

[+] Students will be able to report on apperances and
personalities of other people.

4 2,67 1,33 67

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[+] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili
problemleri çözer.

8 4,00 3,33 50

[+] Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer
strateji olarak kullanır.

4 2,00 0,67 50

[+] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1,67 0,33 56

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[+] Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1,67 1,33 56

[+] Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0,67 0,33 67

[+] Yıldız kavramını açıklar. 3 2,33 0,67 78

[+] Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik
çıkarımda bulunur.

3 2,00 0,67 67

[+] Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2,00 0 100

[+] Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0,67 0,33 67

[-] Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0,33 0,67 33

[+] Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol
açabileceği olası sonuçları tahmin eder.

1 1,00 0 100
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7A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
7A
(22)

3,70 2,17 2,14 2,03 2,01 3,20 15,25 256,110

Okul
(61)

5,46 (4) 3,61 (4) 3,25 (4) 3,15 (4) 3,25 (3) 3,51 (3) 22,23 (4) 281,910
İlçe
(955)

5,85 (43) 3,56 (43) 3,70 (41) 2,70 (23) 3,73 (36) 4,76 (36) 24,30 (46) 293,090
İl

(3951)
6,03 (164) 3,88 (156) 4,02 (151) 2,53 (87) 4,00 (143) 5,04 (142) 25,50 (188) 297,720

Genel
(56949)

7,23 (842) 4,59 (605) 4,27 (554) 3,74 (638) 5,20 (879) 6,25 (844) 31,28 (2054) 321,150
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
7A şubesinde 22

Okulunuzda 61 4
İPEKYOLU ilçesinde 955 59 11

VAN ilinde 3951 250 63 7
Genelde 56949 4077 1060 296 69

DERECELER

Genelde sınava 4077 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 3002. oldu

VAN ilinde sınava 250 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 189. oldu

İPEKYOLU ilçesinde sınava 59 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 45. oldu

Okulunuzda sınava 4 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 4. oldu
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7A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

3 0,80 1,64 27

[-] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0,36 0,56 36

[+] Metnin konusunu belirler. 1 0,64 0,28 64

[-] Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0,68 0,88 34

[-] Yazdıklarını düzenler. 1 0,48 0,44 48

[-] Metnin içeriğini yorumlar. 1 0,48 0,44 48

[+] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0,56 0,24 56

[-] Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0,16 0,60 16

[-] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0,40 0,28 40

[-] Medya metinlerini değerlendirir. 1 0,44 0,32 44

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,60 0,24 60

[+] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0,60 0,16 60

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[-] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi
tutum ve davranışlarını sorgular.

4 1,68 2,00 42

[-] Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını
kullanır.

5 1,88 2,08 38

[+] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0,56 0,24 56

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[-] Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2,00 2,24 40

[-] Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 1,96 2,48 39

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[-] Students will be able to talk about other people's appearances
and personalities.

2 0,96 0,72 48

[-] Students will be able to understand a simple text about
appearances, personalities, and comparisons including
explanations and reasons.

4 1,40 1,76 35

[-] Students will be able to report on apperances and
personalities of other people.

4 1,52 1,80 38

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili
problemleri çözer.

8 2,40 3,00 30

[-] Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer
strateji olarak kullanır.

4 1,00 1,00 25

[-] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0,64 0,56 21

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[-] Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0,92 0,84 31

[-] Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0,40 0,32 40

[-] Yıldız kavramını açıklar. 3 1,28 1,36 43

[-] Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik
çıkarımda bulunur.

3 0,80 1,36 27

[+] Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1,12 0,52 56

[-] Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0,44 0,24 44

[-] Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0,16 0,60 16

[+] Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol
açabileceği olası sonuçları tahmin eder.

1 0,60 0,12 60
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7B ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
7B
(18)

8,00 5,43 4,00 4,29 5,68 3,44 30,84 316,390

Okul
(61)

5,46 (1) 3,61 (2) 3,25 (2) 3,15 (2) 3,25 (2) 3,51 (2) 22,23 (2) 281,910
İlçe
(955)

5,85 (8) 3,56 (5) 3,70 (21) 2,70 (8) 3,73 (12) 4,76 (32) 24,30 (15) 293,090
İl

(3951)
6,03 (30) 3,88 (26) 4,02 (81) 2,53 (29) 4,00 (37) 5,04 (133) 25,50 (46) 297,720

Genel
(56949)

7,23 (426) 4,59 (283) 4,27 (371) 3,74 (414) 5,20 (516) 6,25 (821) 31,28 (1159) 321,150
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
7B şubesinde 18

Okulunuzda 61 4
İPEKYOLU ilçesinde 955 59 11

VAN ilinde 3951 250 63 7
Genelde 56949 4077 1060 296 69

DERECELER

Genelde sınava 4077 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 1741. oldu

VAN ilinde sınava 250 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 53. oldu

İPEKYOLU ilçesinde sınava 59 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 16. oldu

Okulunuzda sınava 4 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 2. oldu
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7B ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

3 0,91 1,51 30

[-] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0,40 0,49 40

[+] Metnin konusunu belirler. 1 0,70 0,26 70

[+] Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1,09 0,58 55

[+] Yazdıklarını düzenler. 1 0,58 0,30 58

[+] Metnin içeriğini yorumlar. 1 0,51 0,42 51

[+] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0,58 0,28 58

[-] Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0,28 0,49 28

[-] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0,47 0,26 47

[+] Medya metinlerini değerlendirir. 1 0,56 0,28 56

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,70 0,19 70

[+] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0,72 0,09 72

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[+] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi
tutum ve davranışlarını sorgular.

4 2,14 1,63 53

[-] Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını
kullanır.

5 2,26 1,91 45

[+] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0,67 0,19 67

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[-] Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2,21 2,09 44

[-] Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2,23 2,05 45

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[-] Students will be able to talk about other people's appearances
and personalities.

2 0,98 0,58 49

[-] Students will be able to understand a simple text about
appearances, personalities, and comparisons including
explanations and reasons.

4 1,60 1,51 40

[-] Students will be able to report on apperances and
personalities of other people.

4 1,81 1,42 45

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili
problemleri çözer.

8 3,09 2,77 39

[-] Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer
strateji olarak kullanır.

4 1,30 0,86 33

[-] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0,81 0,47 27

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[-] Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0,98 0,81 33

[-] Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0,37 0,37 37

[-] Yıldız kavramını açıklar. 3 1,19 1,26 40

[-] Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik
çıkarımda bulunur.

3 0,67 1,28 22

[+] Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1,23 0,47 62

[-] Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0,37 0,28 37

[-] Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0,09 0,58 9

[+] Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol
açabileceği olası sonuçları tahmin eder.

1 0,56 0,16 56
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7C ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
7C
(18)

4,72 3,09 3,68 2,96 1,81 3,00 19,26 267,070

Okul
(61)

5,46 (3) 3,61 (3) 3,25 (3) 3,15 (3) 3,25 (4) 3,51 (4) 22,23 (3) 281,910
İlçe
(955)

5,85 (33) 3,56 (32) 3,70 (24) 2,70 (15) 3,73 (39) 4,76 (39) 24,30 (33) 293,090
İl

(3951)
6,03 (122) 3,88 (116) 4,02 (95) 2,53 (54) 4,00 (149) 5,04 (151) 25,50 (150) 297,720

Genel
(56949)

7,23 (745) 4,59 (516) 4,27 (403) 3,74 (547) 5,20 (898) 6,25 (864) 31,28 (1858) 321,150
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
7C şubesinde 18

Okulunuzda 61 4
İPEKYOLU ilçesinde 955 59 11

VAN ilinde 3951 250 63 7
Genelde 56949 4077 1060 296 69

DERECELER

Genelde sınava 4077 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 2822. oldu

VAN ilinde sınava 250 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 165. oldu

İPEKYOLU ilçesinde sınava 59 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 35. oldu

Okulunuzda sınava 4 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 3. oldu
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7C ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

3 1,00 1,49 33

[-] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0,36 0,56 36

[+] Metnin konusunu belirler. 1 0,64 0,30 64

[+] Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1,03 0,69 52

[+] Yazdıklarını düzenler. 1 0,56 0,33 56

[+] Metnin içeriğini yorumlar. 1 0,52 0,41 52

[+] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0,56 0,33 56

[-] Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0,25 0,56 25

[-] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0,48 0,28 48

[-] Medya metinlerini değerlendirir. 1 0,49 0,31 49

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,74 0,15 74

[+] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0,69 0,15 69

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[+] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi
tutum ve davranışlarını sorgular.

4 2,11 1,70 53

[-] Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını
kullanır.

5 2,18 2,08 44

[+] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0,66 0,23 66

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[-] Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2,31 2,07 46

[-] Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2,31 2,07 46

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[-] Students will be able to talk about other people's appearances
and personalities.

2 0,93 0,62 47

[-] Students will be able to understand a simple text about
appearances, personalities, and comparisons including
explanations and reasons.

4 1,64 1,46 41

[-] Students will be able to report on apperances and
personalities of other people.

4 1,77 1,51 44

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili
problemleri çözer.

8 2,95 3,10 37

[-] Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer
strateji olarak kullanır.

4 1,20 1,18 30

[-] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0,72 0,59 24

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[-] Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0,97 0,93 32

[-] Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0,41 0,39 41

[-] Yıldız kavramını açıklar. 3 1,08 1,41 36

[-] Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik
çıkarımda bulunur.

3 0,79 1,38 26

[+] Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1,13 0,61 57

[-] Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0,36 0,31 36

[-] Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0,15 0,61 15

[+] Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol
açabileceği olası sonuçları tahmin eder.

1 0,57 0,20 57



KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 61 955 3951 56949

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 8,89 4,97 7,23 5,83 3,70 4,59 5,55 3,85 4,27 4,87 3,40 3,74 7,08 5,63 5,20 8,07 5,44 6,25 40,29 26,99 31,28 321,150

İl Ortalaması 7,84 5,45 6,03 5,22 4,05 3,88 5,32 3,91 4,02 3,72 3,59 2,53 5,97 5,90 4,00 6,97 5,78 5,04 35,04 28,68 25,50 297,720

İlçe Ortalaması 7,82 5,90 5,85 5,04 4,45 3,56 5,12 4,25 3,70 4,08 4,15 2,70 5,87 6,43 3,73 6,86 6,29 4,76 34,79 31,47 24,30 293,090

Okul Ortalaması 7,31 5,54 5,46 4,95 4,02 3,61 4,62 4,13 3,25 4,34 3,59 3,15 4,87 4,87 3,25 5,46 5,84 3,51 31,55 27,99 22,23 281,910

KATILIMLAR

1 VAN / İPEKYOLU
EREK TOKİ ORTAOKULU  3 9,33 5,00 7,67 7,33 2,67 6,44 5,67 4,33 4,22 6,67 3,33 5,56 7,67 4,33 6,22 10,67 4,00 9,33 47,34 23,66 39,44 353,210

2 VAN / İPEKYOLU
EREK TOKİ ORTAOKULU 7B 18 9,28 3,83 8,00 6,39 2,89 5,43 5,11 3,33 4,00 5,11 2,44 4,29 6,83 3,44 5,68 5,11 5,00 3,44 37,83 20,93 30,84 316,390

3 VAN / İPEKYOLU
EREK TOKİ ORTAOKULU 7C 18 6,89 6,50 4,72 4,67 4,72 3,09 5,06 4,11 3,68 4,22 3,78 2,96 4,06 6,72 1,81 5,44 7,33 3,00 30,34 33,16 19,26 267,070

4 VAN / İPEKYOLU
EREK TOKİ ORTAOKULU 7A 22 5,77 6,23 3,70 3,68 4,55 2,17 3,73 4,77 2,14 3,50 4,41 2,03 3,55 4,59 2,01 5,05 5,55 3,20 25,28 30,10 15,25 256,110

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
  (1) 7B (2) 7C (3) 7A (4)



KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 61 955 3951 56949

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 8,89 4,97 7,23 5,83 3,70 4,59 5,55 3,85 4,27 4,87 3,40 3,74 7,08 5,63 5,20 8,07 5,44 6,25 40,29 26,99 31,28 321,150

İl Ortalaması 7,84 5,45 6,03 5,22 4,05 3,88 5,32 3,91 4,02 3,72 3,59 2,53 5,97 5,90 4,00 6,97 5,78 5,04 35,04 28,68 25,50 297,720

İlçe Ortalaması 7,82 5,90 5,85 5,04 4,45 3,56 5,12 4,25 3,70 4,08 4,15 2,70 5,87 6,43 3,73 6,86 6,29 4,76 34,79 31,47 24,30 293,090

Okul Ortalaması 7,31 5,54 5,46 4,95 4,02 3,61 4,62 4,13 3,25 4,34 3,59 3,15 4,87 4,87 3,25 5,46 5,84 3,51 31,55 27,99 22,23 281,910

KATILIMLAR

PUANA GÖRE KIYASLAMA

500

0

100

200

300

400

LGS LGS LGSLGS
  (1) 7B (2) 7C (3) 7A (4)

Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞRI UYĞUN 77  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
417,752 321,150 2 4 77 321 9112

Puanı Hesaplanan: 61 954 3941 56714

Katılımlar: 3 61 955 3951 56949

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 1 11,67 78 7,67 5,46 7,23

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,44 3,61 4,59

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,22 3,25 4,27

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,56 3,15 3,74

Matematik 15 11 2 10,33 69 6,22 3,25 5,20

Fen 15 11 3 10,00 67 9,33 3,51 6,25

Toplam: 75 60 10 56,67 76 39,45 22,23 31,29

Sözel (TÜR) CB BBCDAa AACDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) ABCABAACBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CACAddcCDc

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) DACDABDBCA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) ACAaDACBDCcBA  

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) C CBABAADAcCaaD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 0 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 6 2 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 0 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 0 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SUDE SAYĞIN 72  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
419,462 321,150 1 2 73 306 8803

Puanı Hesaplanan: 61 954 3941 56714

Katılımlar: 3 61 955 3951 56949

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 7,67 5,46 7,23

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,44 3,61 4,59

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,22 3,25 4,27

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,56 3,15 3,74

Matematik 15 10 3 9,00 60 6,22 3,25 5,20

Fen 15 12 3 11,00 73 9,33 3,51 6,25

Toplam: 75 61 12 57,00 76 39,45 22,23 31,29

Sözel (TÜR) AcBCDACDAbDCDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDBAACABCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) ABaCbCDdDa

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) BCADABDACD

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) ADDACaDBaB C Ad

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBAdAAaABCaDDCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 5 2 63
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 3 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKEM İRA 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
222,428 321,150 3 48 752 3275 48986

Puanı Hesaplanan: 61 954 3941 56714

Katılımlar: 3 61 955 3951 56949

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 -1,00 -7 7,67 5,46 7,23

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 6,44 3,61 4,59

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,22 3,25 4,27

İngilizce 10 0 10 -3,33 -33 5,56 3,15 3,74

Matematik 15 2 8 -0,67 -4 6,22 3,25 5,20

Fen 15 9 6 7,00 47 9,33 3,51 6,25

Toplam: 75 21 49 4,67 6 39,45 22,23 31,29

Sözel (TÜR) *dcaaacbCDdddcD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) bdaAddddBb

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) bdCAdaDCDd

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) abdcdabcdb

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AbAbcddcab     

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) dBbcABAcDABdBbD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 3 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 1 3 25
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 1 4 20
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 4 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 4 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 1 6 13
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 1 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ADAR POLAT 1 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
193,655 321,150 21 59 891 3752 54180

Puanı Hesaplanan: 61 954 3941 56714

Katılımlar: 22 61 955 3951 56949

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 1 9 -2,00 -13 3,70 5,46 7,23

Tarih 10 2 4 0,67 7 2,17 3,61 4,59

Din K.ve A.B. 10 0 10 -3,33 -33 2,14 3,25 4,27

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 2,03 3,15 3,74

Matematik 15 3 2 2,33 16 2,01 3,25 5,20

Fen 15 3 6 1,00 7 3,20 3,51 6,25

Toplam: 75 11 39 -2,00 -3 15,24 22,23 31,29

Sözel (TÜR) dacb dbcd c D  

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) cbab    CA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) ccdbcbbaab

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) abcDdBcbac

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT)   D CcD       b

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN)  BcadbbAd    C 

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 1 3 25
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 1 1 20
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 0 5 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 0 5 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 4 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 3 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 3 2 38
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 0 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 2 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ Bİ BEN 255 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
313,799 321,150 4 17 361 1527 29768

Puanı Hesaplanan: 61 954 3941 56714

Katılımlar: 22 61 955 3951 56949

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 3 8,00 53 3,70 5,46 7,23

Tarih 10 5 2 4,33 43 2,17 3,61 4,59

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 2,14 3,25 4,27

İngilizce 10 6 1 5,67 57 2,03 3,15 3,74

Matematik 15 5 2 4,33 29 2,01 3,25 5,20

Fen 15 5 4 3,67 24 3,20 3,51 6,25

Toplam: 75 36 14 31,33 42 15,24 22,23 31,29

Sözel (TÜR) baBCDcCDAA C C 

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) dDaAA   CA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) AB  cCDaDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) BCAcAB  C 

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) c D  BD  B  c C

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN)   A dc A bBaDC 

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 0 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 0 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 2 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 0 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 2 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 1 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 0 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA   KARAKOÇ 445 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
247,638 321,150 11 37 623 2755 43689

Puanı Hesaplanan: 61 954 3941 56714

Katılımlar: 22 61 955 3951 56949

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 3,70 5,46 7,23

Tarih 10 3 7 0,67 7 2,17 3,61 4,59

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 2,14 3,25 4,27

İngilizce 10 5 5 3,33 33 2,03 3,15 3,74

Matematik 15 5 10 1,67 11 2,01 3,25 5,20

Fen 15 8 7 5,67 38 3,20 3,51 6,25

Toplam: 75 29 46 13,67 18 15,24 22,23 31,29

Sözel (TÜR) CadacCaAbcdddDa

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) ddCAdbddaD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CcdbcaDCDa

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) bACDbcDBad

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AbdDccadadcBAaD

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CdaBbaAADAaCdaD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 3 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 1 4 20
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 3 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 2 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 2 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 1 7 13
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 2 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ASİYE CAVAK 12 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
201,096 321,150 19 57 859 3645 53071

Puanı Hesaplanan: 61 954 3941 56714

Katılımlar: 22 61 955 3951 56949

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 6 1,00 7 3,70 5,46 7,23

Tarih 10 2 5 0,33 3 2,17 3,61 4,59

Din K.ve A.B. 10 2 7 -0,33 -3 2,14 3,25 4,27

İngilizce 10 1 4 -0,33 -3 2,03 3,15 3,74

Matematik 15 0 3 -1,00 -7 2,01 3,25 5,20

Fen 15 3 5 1,33 9 3,20 3,51 6,25

Toplam: 75 11 30 1,00 1 15,24 22,23 31,29

Sözel (TÜR) CBbcB b db   c 

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR)   bdd ACcc

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) dbCbcBc ba

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG)  A b ca  d

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT)         b d   b

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) b   ddAA d   cD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 0 4 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 1 1 20
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 2 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 0 5 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 1 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 0 2 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 0 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 2 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 1 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ASMİN TEMİZER 0 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
262,974 321,150 9 34 569 2444 40438

Puanı Hesaplanan: 61 954 3941 56714

Katılımlar: 22 61 955 3951 56949

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 4 6,67 44 3,70 5,46 7,23

Tarih 10 3 3 2,00 20 2,17 3,61 4,59

Din K.ve A.B. 10 1 5 -0,67 -7 2,14 3,25 4,27

İngilizce 10 4 2 3,33 33 2,03 3,15 3,74

Matematik 15 1 2 0,33 2 2,01 3,25 5,20

Fen 15 4 0 4,00 27 3,20 3,51 6,25

Toplam: 75 21 16 15,67 21 15,24 22,23 31,29

Sözel (TÜR) ABBd ACDcdD Db 

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) aDa A   aA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) Ac a   dab

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) B dDAB  a 

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT)  D  bd         

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN)  B  A  A     C 

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 1 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 1 3 25
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 0 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 1 2 20
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 0 3 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 0 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 2 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 1 2 13
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 0 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 0 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BAVER YASNN DURMİŞ 102 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
227,682 321,150 14 45 714 3155 47885

Puanı Hesaplanan: 61 954 3941 56714

Katılımlar: 22 61 955 3951 56949

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 1 4,67 31 3,70 5,46 7,23

Tarih 10 3 1 2,67 27 2,17 3,61 4,59

Din K.ve A.B. 10 2 1 1,67 17 2,14 3,25 4,27

İngilizce 10 1 1 0,67 7 2,03 3,15 3,74

Matematik 15 0 2 -0,67 -4 2,01 3,25 5,20

Fen 15 1 3 0,00 0 3,20 3,51 6,25

Toplam: 75 12 9 9,00 12 15,24 22,23 31,29

Sözel (TÜR) CB B   A   dC  

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR)    A dAC  

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN)     B Dd  

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG)      Bc   

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT)  a            a

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) bd  b         D

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 0 0 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 1 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 1 1 20
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 1 0 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 0 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 2 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CANMU HAMED SEVİLİR 89 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
275,565 321,150 7 31 518 2207 37804

Puanı Hesaplanan: 61 954 3941 56714

Katılımlar: 22 61 955 3951 56949

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 5 6,33 42 3,70 5,46 7,23

Tarih 10 4 5 2,33 23 2,17 3,61 4,59

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 2,14 3,25 4,27

İngilizce 10 2 6 0,00 0 2,03 3,15 3,74

Matematik 15 5 8 2,33 16 2,01 3,25 5,20

Fen 15 4 2 3,33 22 3,20 3,51 6,25

Toplam: 75 29 30 19,00 25 15,24 22,23 31,29

Sözel (TÜR) CBd Bd ACDdcCcD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR)  BdbdbACaD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CACdBdDdDc

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) acCDbdba  

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AbAbabCdDadB c 

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) C CBda A       

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 1 3 25
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 2 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 3 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 2 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 2 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 3 5 38
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 2 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 1 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 0 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 1 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 1 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİNGÖKDERE 0 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
231,540 321,150 13 43 694 3082 47059

Puanı Hesaplanan: 61 954 3941 56714

Katılımlar: 22 61 955 3951 56949

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 3,70 5,46 7,23

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 2,17 3,61 4,59

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 2,14 3,25 4,27

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,03 3,15 3,74

Matematik 15 5 10 1,67 11 2,01 3,25 5,20

Fen 15 4 10 0,67 4 3,20 3,51 6,25

Toplam: 75 25 49 8,67 12 15,24 22,23 31,29

Sözel (TÜR) CBAadbacbcddCDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) cabccAc*Bc

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) bdCABaDbDc

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) cbdDbdDcaA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) baAcDcbBadBcbBb

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) C addadcDAcCdaa

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 1 3 25
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 1 4 20
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 3 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 2 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 4 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 3 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 2 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF GÜL 113 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
277,308 321,150 6 29 508 2174 37446

Puanı Hesaplanan: 61 954 3941 56714

Katılımlar: 22 61 955 3951 56949

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 3,70 5,46 7,23

Tarih 10 6 4 4,67 47 2,17 3,61 4,59

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 2,14 3,25 4,27

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,03 3,15 3,74

Matematik 15 4 9 1,00 7 2,01 3,25 5,20

Fen 15 6 8 3,33 22 3,20 3,51 6,25

Toplam: 75 35 37 22,67 30 15,24 22,23 31,29

Sözel (TÜR) CBAcBdadCDccaDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) AcCAddACBa

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CACAccDCDB

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) bdCbbBaaCb

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) ACda ACda accdb

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CcCcbaddDAd BcD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 3 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 3 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 2 5 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 2 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 0 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ENGİN ŞEY AN 236 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
216,853 321,150 17 50 788 3389 50115

Puanı Hesaplanan: 61 954 3941 56714

Katılımlar: 22 61 955 3951 56949

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 2 6 0,00 0 3,70 5,46 7,23

Tarih 10 2 6 0,00 0 2,17 3,61 4,59

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 2,14 3,25 4,27

Matematik 15 1 2 0,33 2 2,01 3,25 5,20

Fen 15 4 4 2,67 18 3,20 3,51 6,25

Toplam: 75 13 22 5,67 8 15,24 22,23 31,29

Sözel (TÜR) accBdacA       

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) d abBddCd 

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CA ca DCbd

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sayısal (MAT) baA            

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) C d AaAb     aD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 1 2 25
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 0 4 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 1 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 1 1 13
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 0 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 2 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 0 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN KORAY ÇAKIR 127 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
351,289 321,150 2 11 221 1003 21951

Puanı Hesaplanan: 61 954 3941 56714

Katılımlar: 22 61 955 3951 56949

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 4 7,67 51 3,70 5,46 7,23

Tarih 10 6 2 5,33 53 2,17 3,61 4,59

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 2,14 3,25 4,27

İngilizce 10 4 2 3,33 33 2,03 3,15 3,74

Matematik 15 8 4 6,67 44 2,01 3,25 5,20

Fen 15 10 5 8,33 56 3,20 3,51 6,25

Toplam: 75 45 19 38,67 52 15,24 22,23 31,29

Sözel (TÜR) bBBCDAaD A CabB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) aDa AC BCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) AcBCACDBcC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG)  CbDAa  C 

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) ADaACcaB B  BAd

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) bBbdAADAcCBDDCd

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 0 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 0 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 4 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 0 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN URGAN 240 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
225,554 321,150 16 47 731 3204 48335

Puanı Hesaplanan: 61 954 3941 56714

Katılımlar: 22 61 955 3951 56949

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 7 1,67 11 3,70 5,46 7,23

Tarih 10 3 4 1,67 17 2,17 3,61 4,59

Din K.ve A.B. 10 1 6 -1,00 -10 2,14 3,25 4,27

İngilizce 10 2 7 -0,33 -3 2,03 3,15 3,74

Matematik 15 4 6 2,00 13 2,01 3,25 5,20

Fen 15 4 6 2,00 13 3,20 3,51 6,25

Toplam: 75 18 36 6,00 8 15,24 22,23 31,29

Sözel (TÜR) CacBaCbdC   b c

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) ddbcBAA   

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) bdCc d ab 

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) cdacbd BdA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AC ba dB ad Ac 

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) acb cBA DcB c  

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 1 1 25
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 3 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 1 3 20
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 0 3 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 4 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 2 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 2 4 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 1 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 1 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 2 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 1 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İLKER YALÇIN 1330 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
306,769 321,150 5 19 385 1637 31216

Puanı Hesaplanan: 61 954 3941 56714

Katılımlar: 22 61 955 3951 56949

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 3,70 5,46 7,23

Tarih 10 8 2 7,33 73 2,17 3,61 4,59

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 2,14 3,25 4,27

İngilizce 10 5 5 3,33 33 2,03 3,15 3,74

Matematik 15 2 1 1,67 11 2,01 3,25 5,20

Fen 15 7 7 4,67 31 3,20 3,51 6,25

Toplam: 75 38 24 30,00 40 15,24 22,23 31,29

Sözel (TÜR) baBCaACDcADCaCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDBdACbBCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) cBaCACDcDb

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) dbdDABbACb

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) Ab  C          

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBbdAAbA aaaDCa

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 3 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 2 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 2 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 2 1 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 1 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK ELMAS 158 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
225,698 321,150 15 46 730 3201 48301

Puanı Hesaplanan: 61 954 3941 56714

Katılımlar: 22 61 955 3951 56949

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 4 3,67 24 3,70 5,46 7,23

Tarih 10 3 5 1,33 13 2,17 3,61 4,59

Din K.ve A.B. 10 2 4 0,67 7 2,14 3,25 4,27

İngilizce 10 3 2 2,33 23 2,03 3,15 3,74

Matematik 15 2 2 1,33 9 2,01 3,25 5,20

Fen 15 1 6 -1,00 -7 3,20 3,51 6,25

Toplam: 75 16 23 8,33 11 15,24 22,23 31,29

Sözel (TÜR) CB B  bbC  bCa 

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR)   CAddAaaa

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) Cb bc Dd  

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG)    bABa  A

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT)  bA  c  D      

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) Cd  b d  dc  c 

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 1 3 25
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 1 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 1 2 20
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 1 2 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 1 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 1 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 2 1 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 0 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFAKAANEGİLMEZ 229 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
232,751 321,150 12 42 689 3057 46798

Puanı Hesaplanan: 61 954 3941 56714

Katılımlar: 22 61 955 3951 56949

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 3,70 5,46 7,23

Tarih 10 4 6 2,00 20 2,17 3,61 4,59

Din K.ve A.B. 10 2 7 -0,33 -3 2,14 3,25 4,27

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 2,03 3,15 3,74

Matematik 15 3 11 -0,67 -4 2,01 3,25 5,20

Fen 15 6 9 3,00 20 3,20 3,51 6,25

Toplam: 75 24 49 7,67 10 15,24 22,23 31,29

Sözel (TÜR) baaCDdCDddDdcCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) aDadACcaCb

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN)  ccbbCbaDa

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) cdADbdbdac

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) bccdC bdDBbbdca

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CcAdAAbdaacbDCc

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 1 4 20
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 2 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 0 5 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 4 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 2 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 1 6 13
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 3 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR KAPLAN 174 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
194,310 321,150 20 58 886 3741 54086

Puanı Hesaplanan: 61 954 3941 56714

Katılımlar: 22 61 955 3951 56949

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 8 1,33 9 3,70 5,46 7,23

Tarih 10 0 8 -2,67 -27 2,17 3,61 4,59

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 2,14 3,25 4,27

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,03 3,15 3,74

Matematik 15 1 5 -0,67 -4 2,01 3,25 5,20

Fen 15 3 8 0,33 2 3,20 3,51 6,25

Toplam: 75 13 44 -1,67 -2 15,24 22,23 31,29

Sözel (TÜR) caBdDddDdc  cC 

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) dbcb  cdbb

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) bccddbbBDa

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) BCAcdcacac

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) A   b bcb   d  

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) Cdb  ccAc  bcdB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 0 4 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 0 4 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 1 4 20
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 3 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 3 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 1 3 13
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 2 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 0 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 3 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 1 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 0 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
PINAR TAM 178 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
330,675 321,150 3 14 294 1286 26260

Puanı Hesaplanan: 61 954 3941 56714

Katılımlar: 22 61 955 3951 56949

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 4 6,67 44 3,70 5,46 7,23

Tarih 10 3 5 1,33 13 2,17 3,61 4,59

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 2,14 3,25 4,27

İngilizce 10 7 2 6,33 63 2,03 3,15 3,74

Matematik 15 6 1 5,67 38 2,01 3,25 5,20

Fen 15 10 4 8,67 58 3,20 3,51 6,25

Toplam: 75 39 20 32,33 43 15,24 22,23 31,29

Sözel (TÜR)  BB DAaDcAbCc B

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BbadAd  Cd

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) bB CAaDdDb

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG)  CdDABDcCD

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) AD ACc   B   A 

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CaA AADAcbBaDCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 0 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 1 2 20
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 1 3 20
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 3 1 75
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 3 1 38
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 0 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 0 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ROZERİN GÜLMEZ 41 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
263,584 321,150 8 33 566 2430 40309

Puanı Hesaplanan: 61 954 3941 56714

Katılımlar: 22 61 955 3951 56949

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 4 1,67 11 3,70 5,46 7,23

Tarih 10 6 1 5,67 57 2,17 3,61 4,59

Din K.ve A.B. 10 2 3 1,00 10 2,14 3,25 4,27

İngilizce 10 4 4 2,67 27 2,03 3,15 3,74

Matematik 15 3 3 2,00 13 2,01 3,25 5,20

Fen 15 6 1 5,67 38 3,20 3,51 6,25

Toplam: 75 24 16 18,67 25 15,24 22,23 31,29

Sözel (TÜR) baB   CDbc     

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDa AC  CA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) cc C    cC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) B b dBDAdc

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) AD   ca D   a  

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN)   A  AD B  aDC 

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 0 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 1 2 20
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 1 1 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 2 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 2 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 2 3 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 0 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 0 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 3 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 0 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SERHAT ŞAHİN 20400 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
178,327 321,150 22 61 923 3872 55760

Puanı Hesaplanan: 61 954 3941 56714

Katılımlar: 22 61 955 3951 56949

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 1 12 -3,00 -20 3,70 5,46 7,23

Tarih 10 3 7 0,67 7 2,17 3,61 4,59

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 2,14 3,25 4,27

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 2,03 3,15 3,74

Matematik 15 1 2 0,33 2 2,01 3,25 5,20

Fen 15 2 8 -0,67 -4 3,20 3,51 6,25

Toplam: 75 12 44 -2,67 -4 15,24 22,23 31,29

Sözel (TÜR) bcBdcbbbdcbac  

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) cbdbACddCb

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) cccacdDBDa

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) BbdacBcbda

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) bDa            

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBccbcadad     

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 3 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 1 3 25
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 1 4 20
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 1 4 20
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 4 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 4 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 1 2 13
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 1 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 2 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 2 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SİNEM ERDEM 45 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
251,139 321,150 10 36 611 2682 42943

Puanı Hesaplanan: 61 954 3941 56714

Katılımlar: 22 61 955 3951 56949

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 5 7,33 49 3,70 5,46 7,23

Tarih 10 2 7 -0,33 -3 2,17 3,61 4,59

Din K.ve A.B. 10 2 6 0,00 0 2,14 3,25 4,27

İngilizce 10 6 3 5,00 50 2,03 3,15 3,74

Matematik 15 4 6 2,00 13 2,01 3,25 5,20

Fen 15 2 8 -0,67 -4 3,20 3,51 6,25

Toplam: 75 25 35 13,33 18 15,24 22,23 31,29

Sözel (TÜR) CBbBB DAdDdAbcD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) dcddBA*ad 

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) Cd cd Ddbd

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) bdCaABD CA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AbAa ACca  a a 

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) bd cAdbc Ac  c 

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 1 2 25
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 1 4 20
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 1 2 20
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 2 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 2 4 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 1 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 0 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYCAN HALBURCU 206 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
207,691 321,150 18 55 834 3540 51906

Puanı Hesaplanan: 61 954 3941 56714

Katılımlar: 22 61 955 3951 56949

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 -1,00 -7 3,70 5,46 7,23

Tarih 10 4 6 2,00 20 2,17 3,61 4,59

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 2,14 3,25 4,27

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 2,03 3,15 3,74

Matematik 15 4 7 1,67 11 2,01 3,25 5,20

Fen 15 4 11 0,33 2 3,20 3,51 6,25

Toplam: 75 21 50 4,33 6 15,24 22,23 31,29

Sözel (TÜR) bBAdBdcdacbddba

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) bddcBcACBa

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CcbABdadDc

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) acdbAcaaCd

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) cCAbDA  b ccd b

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) bddcbabdDAcbBDb

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 1 4 20
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 1 4 20
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 2 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 4 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 3 3 38
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 2 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 3 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YAKUT 91 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
418,465 321,150 1 3 76 316 9002

Puanı Hesaplanan: 61 954 3941 56714

Katılımlar: 22 61 955 3951 56949

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 3 9,00 60 3,70 5,46 7,23

Tarih 10 7 2 6,33 63 2,17 3,61 4,59

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 2,14 3,25 4,27

İngilizce 10 10 0 10,00 100 2,03 3,15 3,74

Matematik 15 11 3 10,00 67 2,01 3,25 5,20

Fen 15 14 0 14,00 93 3,20 3,51 6,25

Toplam: 75 59 10 55,67 74 15,24 22,23 31,29

Sözel (TÜR) dB  BCaACDAACDb

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR)  BCAddACBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CACdcBD DB

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) DACDABDBCA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AbADDACBDCaBAd 

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CBCBAB ADABCBDD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 1 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 1 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 1 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 6 2 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 1 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 3 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 0 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN KARAKAYA 8 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
304,229 321,150 10 21 398 1686 31726

Puanı Hesaplanan: 61 954 3941 56714

Katılımlar: 18 61 955 3951 56949

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 5 7,33 49 8,00 5,46 7,23

Tarih 10 7 1 6,67 67 5,43 3,61 4,59

Din K.ve A.B. 10 4 3 3,00 30 4,00 3,25 4,27

İngilizce 10 1 3 0,00 0 4,29 3,15 3,74

Matematik 15 7 1 6,67 44 5,68 3,25 5,20

Fen 15 4 5 2,33 16 3,44 3,51 6,25

Toplam: 75 32 18 26,00 35 30,85 22,23 31,29

Sözel (TÜR) bBBCD aDcAaCDaB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDBAAC a A

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) ABdC C  ba

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG)   dcAa    

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) ADDACaDB       

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) dcA  A    aaDCa

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 0 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 1 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 3 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 0 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 0 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 5 1 63
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 0 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 2 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 0 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 1 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AVJİN CANER 333 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
246,164 321,150 16 38 631 2778 43972

Puanı Hesaplanan: 61 954 3941 56714

Katılımlar: 18 61 955 3951 56949

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 9 2,00 13 8,00 5,46 7,23

Tarih 10 5 4 3,67 37 5,43 3,61 4,59

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 4,00 3,25 4,27

İngilizce 10 1 6 -1,00 -10 4,29 3,15 3,74

Matematik 15 6 5 4,33 29 5,68 3,25 5,20

Fen 15 3 8 0,33 2 3,44 3,51 6,25

Toplam: 75 25 35 13,33 18 30,85 22,23 31,29

Sözel (TÜR) CBbacCD bbbbaDb

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) A CbdbdCBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CACcBcD  d

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) a dacB db 

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AbAa ACB  cB da

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) C bdbdd aA C cc

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 1 3 20
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 2 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 1 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 3 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 3 3 38
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 2 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 1 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 1 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR İNAN 9 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
390,104 321,150 2 6 128 556 14292

Puanı Hesaplanan: 61 954 3941 56714

Katılımlar: 18 61 955 3951 56949

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 4 8,67 58 8,00 5,46 7,23

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,43 3,61 4,59

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,00 3,25 4,27

İngilizce 10 8 2 7,33 73 4,29 3,15 3,74

Matematik 15 10 3 9,00 60 5,68 3,25 5,20

Fen 15 11 1 10,67 71 3,44 3,51 6,25

Toplam: 75 54 15 49,00 65 30,85 22,23 31,29

Sözel (TÜR) bBcC ACDdbDCDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) cDBAACAcCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) bdaCACDBDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) dCADABDACb

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) AD ACcDcDB CBAa

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBb AADABC  DCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 3 1 75
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 5 2 63
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 0 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 0 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÖZHAN 104 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
374,774 321,150 4 9 169 722 17325

Puanı Hesaplanan: 61 954 3941 56714

Katılımlar: 18 61 955 3951 56949

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 2 10,33 69 8,00 5,46 7,23

Tarih 10 10 0 10,00 100 5,43 3,61 4,59

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 4,00 3,25 4,27

İngilizce 10 8 0 8,00 80 4,29 3,15 3,74

Matematik 15 13 1 12,67 84 5,68 3,25 5,20

Fen 15 4 8 1,33 9 3,44 3,51 6,25

Toplam: 75 52 14 47,33 63 30,85 22,23 31,29

Sözel (TÜR) CB aBCD CDAdCDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) ABCABAACBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) C CABabCDa

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) D CDABD CA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) ACADDACBDCBBA a

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) b C dd* DAcbdaD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 1 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 1 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 3 0 75
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 8 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 1 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 3 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM ÜREK 15500 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
372,106 321,150 5 10 178 762 17857

Puanı Hesaplanan: 61 954 3941 56714

Katılımlar: 18 61 955 3951 56949

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 3 8,00 53 8,00 5,46 7,23

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,43 3,61 4,59

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 4,00 3,25 4,27

İngilizce 10 9 1 8,67 87 4,29 3,15 3,74

Matematik 15 11 2 10,33 69 5,68 3,25 5,20

Fen 15 9 4 7,67 51 3,44 3,51 6,25

Toplam: 75 50 17 44,33 59 30,85 22,23 31,29

Sözel (TÜR) b BC ACD AbaDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) cDaAACABCd

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) cBBCAd Bcb

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) BCADABDACb

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) ADDACcD  BACBAb

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) C bdAADAaCBaDC 

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 1 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 1 4 20
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 0 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 3 1 75
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 6 2 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 0 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 1 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EREN KOÇ 49 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
306,445 321,150 9 20 388 1646 31291

Puanı Hesaplanan: 61 954 3941 56714

Katılımlar: 18 61 955 3951 56949

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 2 11,33 76 8,00 5,46 7,23

Tarih 10 5 3 4,00 40 5,43 3,61 4,59

Din K.ve A.B. 10 5 2 4,33 43 4,00 3,25 4,27

İngilizce 10 3 0 3,00 30 4,29 3,15 3,74

Matematik 15 4 1 3,67 24 5,68 3,25 5,20

Fen 15 1 0 1,00 7 3,44 3,51 6,25

Toplam: 75 30 8 27,33 36 30,85 22,23 31,29

Sözel (TÜR)  BBCbACDAdDCDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) cDBA Cd Cd

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) cB C CD Dd

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG)     AB   D

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) A D CB        b

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN)     A          

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 1 2 20
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 2 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 0 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 0 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 1 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 0 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 0 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA ÜNER 254 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
239,942 321,150 17 39 653 2910 45270

Puanı Hesaplanan: 61 954 3941 56714

Katılımlar: 18 61 955 3951 56949

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 6 5,00 33 8,00 5,46 7,23

Tarih 10 5 4 3,67 37 5,43 3,61 4,59

Din K.ve A.B. 10 2 5 0,33 3 4,00 3,25 4,27

İngilizce 10 2 5 0,33 3 4,29 3,15 3,74

Matematik 15 1 5 -0,67 -4 5,68 3,25 5,20

Fen 15 3 2 2,33 16 3,44 3,51 6,25

Toplam: 75 20 27 11,00 15 30,85 22,23 31,29

Sözel (TÜR) CBd BabAdD dCcD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) ABbAd ACca

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) ab dB Dbb 

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) cd bABc  c

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT)  dAbb ac       

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) C Cc d   A     

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 3 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 0 4 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 0 80
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 1 2 20
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 1 3 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 2 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 3 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 1 5 13
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 0 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 0 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 0 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HİRANUR ÇILĞINÖZÜ 120 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
326,731 321,150 7 15 307 1340 27077

Puanı Hesaplanan: 61 954 3941 56714

Katılımlar: 18 61 955 3951 56949

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 8,00 5,46 7,23

Tarih 10 6 4 4,67 47 5,43 3,61 4,59

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,00 3,25 4,27

İngilizce 10 8 2 7,33 73 4,29 3,15 3,74

Matematik 15 11 4 9,67 64 5,68 3,25 5,20

Fen 15 2 13 -2,33 -16 3,44 3,51 6,25

Toplam: 75 44 31 33,67 45 30,85 22,23 31,29

Sözel (TÜR) CBcBBCDACDcdCDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) ABCABdcbBa

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CcdABdDCbd

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) DACaABDBbA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) ACADaACBaCBBAda

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) bdbcdccbbABbdab

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 2 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 6 2 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 2 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 3 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HİRANUR ERÇİÇEK 224 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
213,435 321,150 18 52 801 3441 50772

Puanı Hesaplanan: 61 954 3941 56714

Katılımlar: 18 61 955 3951 56949

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 5 1,33 9 8,00 5,46 7,23

Tarih 10 3 5 1,33 13 5,43 3,61 4,59

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 4,00 3,25 4,27

İngilizce 10 1 2 0,33 3 4,29 3,15 3,74

Matematik 15 2 5 0,33 2 5,68 3,25 5,20

Fen 15 1 5 -0,67 -4 3,44 3,51 6,25

Toplam: 75 15 25 6,67 9 30,85 22,23 31,29

Sözel (TÜR)  aBa A a dD  d 

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BbabA b Cd

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) AB C dDdDd

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG)   bbA     

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) Aa  Cca     a b

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN)  c db  A    cb 

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 1 3 20
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 2 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 1 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 0 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 2 5 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 0 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM TEMİZEL 122 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
350,481 321,150 6 12 225 1015 22115

Puanı Hesaplanan: 61 954 3941 56714

Katılımlar: 18 61 955 3951 56949

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 1 12,67 84 8,00 5,46 7,23

Tarih 10 5 4 3,67 37 5,43 3,61 4,59

Din K.ve A.B. 10 3 5 1,33 13 4,00 3,25 4,27

İngilizce 10 4 2 3,33 33 4,29 3,15 3,74

Matematik 15 8 3 7,00 47 5,68 3,25 5,20

Fen 15 7 3 6,00 40 3,44 3,51 6,25

Toplam: 75 40 18 34,00 45 30,85 22,23 31,29

Sözel (TÜR) ABBCDACDAd CDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) cDad CdBCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) cc  AdbaDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) BCbDA    a

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) ADDACcDa B   Ad

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN)  B aA DA bBcDC 

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 2 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 2 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 1 3 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 1 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 5 2 63
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 1 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 1 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 0 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ISLAM ÇİFTÇİ 156 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
324,723 321,150 8 16 316 1362 27462

Puanı Hesaplanan: 61 954 3941 56714

Katılımlar: 18 61 955 3951 56949

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 0 10,00 67 8,00 5,46 7,23

Tarih 10 5 3 4,00 40 5,43 3,61 4,59

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,00 3,25 4,27

İngilizce 10 5 2 4,33 43 4,29 3,15 3,74

Matematik 15 5 5 3,33 22 5,68 3,25 5,20

Fen 15 7 6 5,00 33 3,44 3,51 6,25

Toplam: 75 39 19 32,67 44 30,85 22,23 31,29

Sözel (TÜR) CB  BCDAC  ACD 

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR)  cCABd CcD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CcCAcBDCbB

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) a CbABD C 

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) dbAaDACc   B d 

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) C bB BAccAcbBcD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 0 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 1 2 20
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 5 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 3 3 38
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 2 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 1 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 1 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
LİSA DEMİR 134 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
299,043 321,150 11 23 416 1769 32796

Puanı Hesaplanan: 61 954 3941 56714

Katılımlar: 18 61 955 3951 56949

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 2 10,33 69 8,00 5,46 7,23

Tarih 10 6 3 5,00 50 5,43 3,61 4,59

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 4,00 3,25 4,27

İngilizce 10 6 2 5,33 53 4,29 3,15 3,74

Matematik 15 3 6 1,00 7 5,68 3,25 5,20

Fen 15 3 4 1,67 11 3,44 3,51 6,25

Toplam: 75 35 19 28,67 38 30,85 22,23 31,29

Sözel (TÜR) CBAcBC AaDAACD 

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) dBCd dACBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CbCcB DC B

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) DdCbABD  A

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) bdAD A c  dc  b

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) C *c  c  A C c 

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 0 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 0 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 3 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 1 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 1 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 2 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 2 3 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 2 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 1 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 0 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET DEMİR 140 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
292,453 321,150 14 26 447 1903 34227

Puanı Hesaplanan: 61 954 3941 56714

Katılımlar: 18 61 955 3951 56949

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 1 9,67 64 8,00 5,46 7,23

Tarih 10 6 4 4,67 47 5,43 3,61 4,59

Din K.ve A.B. 10 0 3 -1,00 -10 4,00 3,25 4,27

İngilizce 10 2 3 1,00 10 4,29 3,15 3,74

Matematik 15 4 2 3,33 22 5,68 3,25 5,20

Fen 15 4 2 3,33 22 3,44 3,51 6,25

Toplam: 75 26 15 21,00 28 30,85 22,23 31,29

Sözel (TÜR)  cBC ACDAADC C 

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) cDabACbBCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN)  d a     a

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG)   dDAc   b

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) AaDACc         

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN)   b A  Ac    CB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 0 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 0 2 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 1 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 1 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 3 2 38
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 0 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 0 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 0 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE MUSLU 144 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
385,121 321,150 3 7 137 609 15321

Puanı Hesaplanan: 61 954 3941 56714

Katılımlar: 18 61 955 3951 56949

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 4 8,67 58 8,00 5,46 7,23

Tarih 10 8 1 7,67 77 5,43 3,61 4,59

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,00 3,25 4,27

İngilizce 10 9 0 9,00 90 4,29 3,15 3,74

Matematik 15 10 1 9,67 64 5,68 3,25 5,20

Fen 15 9 4 7,67 51 3,44 3,51 6,25

Toplam: 75 54 12 50,00 67 30,85 22,23 31,29

Sözel (TÜR)  BBCDdCcAdDdDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BaBAAC BCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) AcaCACDBDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) BCADABD CD

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) AD ACaDB B C AC

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN)  BbdAADAcCB DCd

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 1 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 0 80
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 3 0 75
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 5 1 63
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 0 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 0 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED KUŞ 172 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
298,301 321,150 12 24 419 1785 32951

Puanı Hesaplanan: 61 954 3941 56714

Katılımlar: 18 61 955 3951 56949

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 8 3,33 22 8,00 5,46 7,23

Tarih 10 6 4 4,67 47 5,43 3,61 4,59

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,00 3,25 4,27

İngilizce 10 8 1 7,67 77 4,29 3,15 3,74

Matematik 15 6 5 4,33 29 5,68 3,25 5,20

Fen 15 7 4 5,67 38 3,44 3,51 6,25

Toplam: 75 38 27 29,00 39 30,85 22,23 31,29

Sözel (TÜR) CBAacCaAdbbbaD 

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) dBCABAdbdD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CbCcaBDbDa

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) DACbABD CA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AbADcACdD  ad  

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CcCBbBAAcAd    

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 3 1 75
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 3 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 0 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 0 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMETALİ MARAL 175 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
276,909 321,150 15 30 512 2185 37527

Puanı Hesaplanan: 61 954 3941 56714

Katılımlar: 18 61 955 3951 56949

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 9 2,00 13 8,00 5,46 7,23

Tarih 10 6 4 4,67 47 5,43 3,61 4,59

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 4,00 3,25 4,27

İngilizce 10 7 3 6,00 60 4,29 3,15 3,74

Matematik 15 6 6 4,00 27 5,68 3,25 5,20

Fen 15 6 9 3,00 20 3,44 3,51 6,25

Toplam: 75 36 33 25,00 33 30,85 22,23 31,29

Sözel (TÜR) dadCcbacccDCD B

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDabbCAdCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) ABBC bD Db

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) aCdDABDbCD

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) Ab ACcD Da aaAb

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CabcAcbAcCdaDCc

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 3 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 3 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 0 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 3 1 75
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 3 4 38
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 0 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER YASİN TÜRKOĞLU 176 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
397,512 321,150 1 5 117 499 12862

Puanı Hesaplanan: 61 954 3941 56714

Katılımlar: 18 61 955 3951 56949

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 8,00 5,46 7,23

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,43 3,61 4,59

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,00 3,25 4,27

İngilizce 10 8 2 7,33 73 4,29 3,15 3,74

Matematik 15 11 4 9,67 64 5,68 3,25 5,20

Fen 15 9 6 7,00 47 3,44 3,51 6,25

Toplam: 75 57 18 51,00 68 30,85 22,23 31,29

Sözel (TÜR) bBBCDACDAAaCDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDBdACABCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) ABdCACDcDa

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) cCADABDACb

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) ADDACaDBcBdCBAb

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) dBAdAdbABCBaDCa

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 3 1 75
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 6 2 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 3 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞİLAN GÜL KARAMAN 191 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
296,514 321,150 13 25 429 1825 33339

Puanı Hesaplanan: 61 954 3941 56714

Katılımlar: 18 61 955 3951 56949

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 3 10,00 67 8,00 5,46 7,23

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,43 3,61 4,59

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,00 3,25 4,27

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 4,29 3,15 3,74

Matematik 15 5 3 4,00 27 5,68 3,25 5,20

Fen 15 2 6 0,00 0 3,44 3,51 6,25

Toplam: 75 34 26 25,33 34 30,85 22,23 31,29

Sözel (TÜR) CBABB DAdcAbCDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) AcCABbACBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CACdadDCDd

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) ababbBccdA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AbAa AC a  B   

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CdCab d  d    b

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 4 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 3 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 2 3 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 0 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 0 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 1 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA YAKUT 195 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
190,005 321,150 18 60 902 3798 54677

Puanı Hesaplanan: 61 954 3941 56714

Katılımlar: 18 61 955 3951 56949

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 2 9 -1,00 -7 4,72 5,46 7,23

Tarih 10 4 5 2,33 23 3,09 3,61 4,59

Din K.ve A.B. 10 3 3 2,00 20 3,68 3,25 4,27

İngilizce 10 1 6 -1,00 -10 2,96 3,15 3,74

Matematik 15 0 2 -0,67 -4 1,81 3,25 5,20

Fen 15 2 8 -0,67 -4 3,00 3,51 6,25

Toplam: 75 12 33 1,00 1 19,28 22,23 31,29

Sözel (TÜR) bcaCb*aacb C   

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDBdcCd dc

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) cBddA    C

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG)   ba cacaD

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) b  b           

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) Cdb bdbca  D b 

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 3 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 0 4 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 1 2 20
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 1 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 1 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 4 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 0 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 3 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AZAT  DAYAN 212 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
233,145 321,150 11 41 686 3050 46716

Puanı Hesaplanan: 61 954 3941 56714

Katılımlar: 18 61 955 3951 56949

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 4,72 5,46 7,23

Tarih 10 3 7 0,67 7 3,09 3,61 4,59

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,68 3,25 4,27

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,96 3,15 3,74

Matematik 15 3 6 1,00 7 1,81 3,25 5,20

Fen 15 4 11 0,33 2 3,00 3,51 6,25

Toplam: 75 24 45 9,00 12 19,28 22,23 31,29

Sözel (TÜR) AadbDAacAdadDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) aaBbbCcBab

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) ccaCACcdDd

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) dbbbcdaACD

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) AcD  ca  Bcdd  

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) aBAabbbcddaccCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 1 3 25
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 1 4 20
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 3 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 2 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 3 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 2 4 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 3 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DEVRİM KİYAĞ 215 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
300,491 321,150 5 22 413 1756 32499

Puanı Hesaplanan: 61 954 3941 56714

Katılımlar: 18 61 955 3951 56949

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 4,72 5,46 7,23

Tarih 10 7 3 6,00 60 3,09 3,61 4,59

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 3,68 3,25 4,27

İngilizce 10 6 1 5,67 57 2,96 3,15 3,74

Matematik 15 5 7 2,67 18 1,81 3,25 5,20

Fen 15 8 6 6,00 40 3,00 3,51 6,25

Toplam: 75 38 29 28,33 38 19,28 22,23 31,29

Sözel (TÜR) CabBcCDACDdbaaD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) bBCABdAdBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CAadc DbDa

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) D CDABc C 

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AbAb Ad a BBbcb

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CcdBbBAAbbdC DD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 1 3 20
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 3 0 75
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 2 4 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 2 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 1 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 1 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN OLGU N 180 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
374,903 321,150 2 8 168 720 17292

Puanı Hesaplanan: 61 954 3941 56714

Katılımlar: 18 61 955 3951 56949

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 4 6,67 44 4,72 5,46 7,23

Tarih 10 7 2 6,33 63 3,09 3,61 4,59

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 3,68 3,25 4,27

İngilizce 10 7 0 7,00 70 2,96 3,15 3,74

Matematik 15 8 2 7,33 49 1,81 3,25 5,20

Fen 15 12 2 11,33 76 3,00 3,51 6,25

Toplam: 75 50 11 46,33 62 19,28 22,23 31,29

Sözel (TÜR)  aBaDcCDdAD DC 

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) aDBAAC cCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) AB CACDBDd

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG)   ADABD CD

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) AD ACBDcbB    C

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBbdAADABC DDCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 0 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 1 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 1 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 0 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 6 0 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 2 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 0 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EDANUR MANGAN 216 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
229,274 321,150 12 44 707 3126 47548

Puanı Hesaplanan: 61 954 3941 56714

Katılımlar: 18 61 955 3951 56949

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 4,72 5,46 7,23

Tarih 10 4 6 2,00 20 3,09 3,61 4,59

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,68 3,25 4,27

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,96 3,15 3,74

Matematik 15 2 6 0,00 0 1,81 3,25 5,20

Fen 15 5 10 1,67 11 3,00 3,51 6,25

Toplam: 75 25 43 10,67 14 19,28 22,23 31,29

Sözel (TÜR) dBadcAaccdcCDCd

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDadbbdBCc

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) ABdCAbcaDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) aacDABcbbc

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) Ab Addadc      

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CabdAccAabccDCc

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 3 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 1 4 20
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 3 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 3 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 1 4 13
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 2 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EDANUR OYTAR 90 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
312,209 321,150 4 18 367 1557 30089

Puanı Hesaplanan: 61 954 3941 56714

Katılımlar: 18 61 955 3951 56949

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 4,72 5,46 7,23

Tarih 10 6 4 4,67 47 3,09 3,61 4,59

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,68 3,25 4,27

İngilizce 10 4 3 3,00 30 2,96 3,15 3,74

Matematik 15 3 8 0,33 2 1,81 3,25 5,20

Fen 15 9 4 7,67 51 3,00 3,51 6,25

Toplam: 75 39 27 30,00 40 19,28 22,23 31,29

Sözel (TÜR) AcBbcACDbADbDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) dDadACdBCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) AcBCACDcDb

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG)  CdccB  CD

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) AbadCcad B   bd

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CcbBAAD  CdcDCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 2 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 2 5 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 3 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 1 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 0 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR ERSELAN SEVİLİR 15 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
252,178 321,150 9 35 606 2651 42720

Puanı Hesaplanan: 61 954 3941 56714

Katılımlar: 18 61 955 3951 56949

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 4,72 5,46 7,23

Tarih 10 6 4 4,67 47 3,09 3,61 4,59

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,68 3,25 4,27

İngilizce 10 2 0 2,00 20 2,96 3,15 3,74

Matematik 15 3 5 1,33 9 1,81 3,25 5,20

Fen 15 4 5 2,33 16 3,00 3,51 6,25

Toplam: 75 26 28 16,67 22 19,28 22,23 31,29

Sözel (TÜR) CBAdcaccdcbbCDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) bcbAcAACBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) abbABBDdDa

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG)     AB    

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) A AaacdcD      

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN)   dBcdAd   C cD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 0 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 2 4 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 1 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 1 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 2 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 0 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA DAĞTEKİN 222 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
283,773 321,150 7 28 475 2064 36041

Puanı Hesaplanan: 61 954 3941 56714

Katılımlar: 18 61 955 3951 56949

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 1 7,67 51 4,72 5,46 7,23

Tarih 10 5 5 3,33 33 3,09 3,61 4,59

Din K.ve A.B. 10 4 2 3,33 33 3,68 3,25 4,27

İngilizce 10 0 5 -1,67 -17 2,96 3,15 3,74

Matematik 15 4 6 2,00 13 1,81 3,25 5,20

Fen 15 6 4 4,67 31 3,00 3,51 6,25

Toplam: 75 27 23 19,33 26 19,28 22,23 31,29

Sözel (TÜR) CB BB b CD A D 

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) dBbAdbACcD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CA Ac Db  

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) ad c  a  c

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) cC bDAadDaa    

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CcCB cdADbB    

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 1 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 1 3 25
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 1 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 1 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 2 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 3 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 3 4 38
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 1 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 0 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 0 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZE TEKİR 73 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
214,274 321,150 14 51 800 3430 50609

Puanı Hesaplanan: 61 954 3941 56714

Katılımlar: 18 61 955 3951 56949

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 7 1,67 11 4,72 5,46 7,23

Tarih 10 3 5 1,33 13 3,09 3,61 4,59

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 3,68 3,25 4,27

İngilizce 10 2 3 1,00 10 2,96 3,15 3,74

Matematik 15 2 5 0,33 2 1,81 3,25 5,20

Fen 15 2 7 -0,33 -2 3,00 3,51 6,25

Toplam: 75 17 32 6,33 8 19,28 22,23 31,29

Sözel (TÜR)  c bDbCDcb bD d

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) aDa A dcdA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) cadCc DBDd

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) d  cAB d  

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) Ab Ab   b  dd  

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN)   Aa c bc  Dada

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 1 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 1 3 25
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 2 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 1 3 20
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 1 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 1 3 13
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 1 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 0 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVA ILGIN 223 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
203,745 321,150 17 56 849 3608 52618

Puanı Hesaplanan: 61 954 3941 56714

Katılımlar: 18 61 955 3951 56949

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 9 2,00 13 4,72 5,46 7,23

Tarih 10 1 8 -1,67 -17 3,09 3,61 4,59

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,68 3,25 4,27

İngilizce 10 4 6 2,00 20 2,96 3,15 3,74

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 1,81 3,25 5,20

Fen 15 3 10 -0,33 -2 3,00 3,51 6,25

Toplam: 75 20 51 3,00 4 19,28 22,23 31,29

Sözel (TÜR) bBAcBdacCcbc bD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) bcdAcb daa

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CbbAadDdcB

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) aACabBbdaA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) cddcDbbBaCddcac

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) dcac BcbDAca ba

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 0 4 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 1 3 20
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 3 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 3 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 2 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 2 6 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 4 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 2 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 2 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KORAYUYĞUN 225 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
213,263 321,150 15 53 802 3443 50804

Puanı Hesaplanan: 61 954 3941 56714

Katılımlar: 18 61 955 3951 56949

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 2 9 -1,00 -7 4,72 5,46 7,23

Tarih 10 1 6 -1,00 -10 3,09 3,61 4,59

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 3,68 3,25 4,27

İngilizce 10 3 5 1,33 13 2,96 3,15 3,74

Matematik 15 7 5 5,33 36 1,81 3,25 5,20

Fen 15 1 11 -2,67 -18 3,00 3,51 6,25

Toplam: 75 19 40 5,67 8 19,28 22,23 31,29

Sözel (TÜR) Ccdc d  dcdc Dc

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR)  abA  cbda

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) Cb AcdDCDc

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) a bbABDa c

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AbADc CBD aB cb

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) C bddccb c bdca

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 0 3 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 1 2 20
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 1 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 1 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 3 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 5 3 63
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 2 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 3 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 1 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 2 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA ALATAŞ 226 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
218,361 321,150 13 49 780 3358 49830

Puanı Hesaplanan: 61 954 3941 56714

Katılımlar: 18 61 955 3951 56949

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 7 3,67 24 4,72 5,46 7,23

Tarih 10 7 3 6,00 60 3,09 3,61 4,59

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,68 3,25 4,27

İngilizce 10 4 6 2,00 20 2,96 3,15 3,74

Matematik 15 2 13 -2,33 -16 1,81 3,25 5,20

Fen 15 3 12 -1,00 -7 3,00 3,51 6,25

Toplam: 75 26 47 10,33 14 19,28 22,23 31,29

Sözel (TÜR) CBAcBdbAC bb* c

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) AcCAacACBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CAbAcaDbcd

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) DbCcAdDaab

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) cdAbaAbdabcabda

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) bcCdbdbdDcaacbD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 3 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 3 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 1 7 13
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 3 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 3 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED ERENİŞIK 227 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
235,904 321,150 10 40 669 2991 46109

Puanı Hesaplanan: 61 954 3941 56714

Katılımlar: 18 61 955 3951 56949

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 11 -0,67 -4 4,72 5,46 7,23

Tarih 10 3 6 1,00 10 3,09 3,61 4,59

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,68 3,25 4,27

İngilizce 10 2 4 0,67 7 2,96 3,15 3,74

Matematik 15 6 5 4,33 29 1,81 3,25 5,20

Fen 15 4 8 1,33 9 3,00 3,51 6,25

Toplam: 75 24 38 11,33 15 19,28 22,23 31,29

Sözel (TÜR) AcBbcb adbbbbCa

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) abddAdd CA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) badCACbBDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG)    bABa ab

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) Ab ACBadDB   bd

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBb Ac baa aDdd

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 1 3 25
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 2 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 1 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 3 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 3 3 38
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 2 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 1 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 3 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 2 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZCAN GÜNEŞ 235 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
450,264 321,150 1 1 34 116 3719

Puanı Hesaplanan: 61 954 3941 56714

Katılımlar: 18 61 955 3951 56949

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 4,72 5,46 7,23

Tarih 10 7 3 6,00 60 3,09 3,61 4,59

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 3,68 3,25 4,27

İngilizce 10 9 1 8,67 87 2,96 3,15 3,74

Matematik 15 11 2 10,33 69 1,81 3,25 5,20

Fen 15 15 0 15,00 100 3,00 3,51 6,25

Toplam: 75 64 9 61,00 81 19,28 22,23 31,29

Sözel (TÜR) bBBCDACDAADCDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) aDaAACABCd

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) ABdCACbBDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) dCADABDACD

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) AcDACBDBcB  BAC

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBABAADABCBDDCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 7 1 88
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 3 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA ARGIŞ 237 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
287,970 321,150 6 27 460 1983 35142

Puanı Hesaplanan: 61 954 3941 56714

Katılımlar: 18 61 955 3951 56949

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 3 8,00 53 4,72 5,46 7,23

Tarih 10 5 3 4,00 40 3,09 3,61 4,59

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 3,68 3,25 4,27

İngilizce 10 7 3 6,00 60 2,96 3,15 3,74

Matematik 15 2 7 -0,33 -2 1,81 3,25 5,20

Fen 15 4 6 2,00 13 3,00 3,51 6,25

Toplam: 75 36 23 28,33 38 19,28 22,23 31,29

Sözel (TÜR) CBbaBC ACc A DD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR)   CdadACBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CACdBBDCDB

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) DcCbABDBCd

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) ddAbadb b B    

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) bBdBbcA  b   cD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 1 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 1 2 20
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 2 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 2 5 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 2 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 2 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 1 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ROJHAT BERAT IŞIK 239 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
334,602 321,150 3 13 279 1227 25435

Puanı Hesaplanan: 61 954 3941 56714

Katılımlar: 18 61 955 3951 56949

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 4 8,67 58 4,72 5,46 7,23

Tarih 10 6 4 4,67 47 3,09 3,61 4,59

Din K.ve A.B. 10 5 2 4,33 43 3,68 3,25 4,27

İngilizce 10 10 0 10,00 100 2,96 3,15 3,74

Matematik 15 7 5 5,33 36 1,81 3,25 5,20

Fen 15 7 7 4,67 31 3,00 3,51 6,25

Toplam: 75 45 22 37,67 50 19,28 22,23 31,29

Sözel (TÜR) CBAaBa cCDcACDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) bBCABdcCBa

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) C CAcdDC  

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) DACDABDBCA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AbAacACaD BB c 

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CB BbBAcbAcacbD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 0 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 3 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 1 1 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 4 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 1 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 2 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA ALATAŞ 246 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
264,541 321,150 8 32 560 2412 40106

Puanı Hesaplanan: 61 954 3941 56714

Katılımlar: 18 61 955 3951 56949

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 4,72 5,46 7,23

Tarih 10 5 5 3,33 33 3,09 3,61 4,59

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,68 3,25 4,27

İngilizce 10 6 4 4,67 47 2,96 3,15 3,74

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 1,81 3,25 5,20

Fen 15 5 10 1,67 11 3,00 3,51 6,25

Toplam: 75 33 42 19,00 25 19,28 22,23 31,29

Sözel (TÜR) CBAadCDAaDdACcD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) bBCcBdcCaD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CbCAdaDbad

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) cAaDABDdCd

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) bdAbbdCaabcdbBa

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) aBaccdAdbbcCBcD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 1 4 20
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 3 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 2 6 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 3 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 3 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA TAŞOĞLU 242 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
208,434 321,150 16 54 828 3523 51765

Puanı Hesaplanan: 61 954 3941 56714

Katılımlar: 18 61 955 3951 56949

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 4,72 5,46 7,23

Tarih 10 4 6 2,00 20 3,09 3,61 4,59

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 3,68 3,25 4,27

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,96 3,15 3,74

Matematik 15 2 13 -2,33 -16 1,81 3,25 5,20

Fen 15 4 11 0,33 2 3,00 3,51 6,25

Toplam: 75 21 54 3,00 4 19,28 22,23 31,29

Sözel (TÜR) CBABcbcAdDAdabc

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) bBCddcAbcD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) abCddcbaad

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) DcbabcDcbA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) dCbabcdcbaBcdcb

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) aBCdcBAbcdcbabc

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 3 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 1 4 20
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 0 5 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 4 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 2 6 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 4 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 3 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
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