
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI61 836 3995 54719

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,81 6 4 4,69 5 4 3,09 5 4 4,08 6 6 3,95 8 6 6,30 37 30 26,92 299,550

Okul Ortalaması 6 8 3,85 5 4 3,64 4 5 2,74 5 4 3,85 5 8 2,44 7 7 4,78 33 35 21,30 275,470

KATILIMLAR

1 217 YASİR AKIN 6A 13 2 12,33 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 11 3 10,00 15 0 15,00 66 8 63,33 449,289 1 1 7 55 1282
% 2,34

2 238 YUNUS EMRE UYAR 6A 9 4 7,67 9 1 8,67 6 3 5,00 8 2 7,33 11 1 10,67 15 0 15,00 58 11 54,34 416,557 2 2 39 193 4555
% 8,32

3 23 KAYRA SÜMER 6A 12 3 11,00 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 11 2 10,33 11 4 9,67 59 14 54,34 411,012 3 3 44 218 5285
% 9,66

4 112 JEHAT ACAR 6A 9 5 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 12 1 11,67 11 3 10,00 59 12 55,00 404,713 4 4 55 254 6168
% 11

5 187 SİMAY ZER A KAYA 6A 11 4 9,67 8 1 7,67 7 2 6,33 9 1 8,67 9 3 8,00 13 2 12,33 57 13 52,67 402,952 5 5 59 267 6423
% 12

6 193 TUANNA ÇITAK 6A 10 3 9,00 8 2 7,33 5 3 4,00 6 2 5,33 11 1 10,67 13 1 12,67 53 12 49,00 402,707 6 6 60 268 6466
% 12

7 53 BERAT YAR I 6A 10 5 8,33 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 12 3 11,00 12 3 11,00 57 18 50,99 400,757 7 7 67 283 6759
% 12

8 103 HİRANUR MERAL 6A 9 6 7,00 10 0 10,00 6 4 4,67 9 1 8,67 13 2 12,33 9 6 7,00 56 19 49,67 384,685 8 8 87 396 9254
% 17

9 25 AVŞİN BENK 6C 8 7 5,67 7 3 6,00 10 0 10,00 7 2 6,33 7 4 5,67 14 1 13,67 53 17 47,34 376,248 1 9 100 461 10747
% 20

10 46 BERAT İTAH 6A 10 3 9,00 8 2 7,33 6 4 4,67 9 1 8,67 6 0 6,00 11 4 9,67 50 14 45,34 369,942 9 10 108 507 11888
% 22

11 60 BEYZA ERÇETİ N 6A 10 4 8,67 7 3 6,00 6 3 5,00 8 2 7,33 8 3 7,00 9 4 7,67 48 19 41,67 358,517 10 11 130 627 13983
% 26

12 109 ELEYSA IŞIK 6B 8 6 6,00 7 3 6,00 6 4 4,67 8 2 7,33 7 6 5,00 11 2 10,33 47 23 39,33 346,225 1 12 162 777 16358
% 30

13 68 CEYIİN KARAK YA 6A 8 4 6,67 8 1 7,67 3 4 1,67 7 3 6,00 8 4 6,67 10 4 8,67 44 20 37,35 343,914 11 13 172 810 16815
% 31

14 82 ELİF BEYZA ÇEVİK 6A 9 6 7,00 7 3 6,00 6 4 4,67 7 2 6,33 6 4 4,67 8 7 5,67 43 26 34,34 323,693 12 14 229 1093 21041
% 38

15 137 MUHAMMED ERCAN 6C 9 6 7,00 8 2 7,33 7 3 6,00 5 5 3,33 3 12 -1,00 11 4 9,67 43 32 32,33 314,382 2 15 261 1220 23053
% 42

16 27 ASMİN ABİ 6A 5 10 1,67 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 5 5 3,33 9 3 8,00 43 24 35,00 309,842 13 16 273 1301 24056
% 44

17 0 MYASER ÖZDEMİR 6A 7 7 4,67 4 6 2,00 4 5 2,33 7 3 6,00 5 7 2,67 11 4 9,67 38 32 27,34 306,348 14 17 285 1354 24798
% 45

18 96 EYÜP SEMO 6A 7 7 4,67 8 2 7,33 4 6 2,00 6 3 5,00 3 8 0,33 10 5 8,33 38 31 27,66 295,354 15 18 324 1554 27212
% 50

19 28 AYCAN AŞAN 6C 5 9 2,00 4 5 2,33 6 3 5,00 4 6 2,00 8 4 6,67 8 5 6,33 35 32 24,33 295,295 3 19 326 1557 27232
% 50

20 259 YUNUS EMRE ÇILĞINÖZÜ6C 7 7 4,67 5 5 3,33 3 6 1,00 3 6 1,00 6 9 3,00 10 5 8,33 34 38 21,33 291,263 4 20 338 1616 28139
% 51

21 270 NURSENA AKTAŞ 6B 9 6 7,00 7 3 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 4 11 0,33 5 10 1,67 39 36 27,00 282,121 2 21 379 1769 30239
% 55

22 100 İBRAHİM OLĞUN 6C 6 9 3,00 9 1 8,67 8 2 7,33 3 4 1,67 3 12 -1,00 9 6 7,00 38 34 26,67 281,334 5 22 381 1779 30427
% 56

23 54 BETÜL ERTAŞ 6A 6 9 3,00 6 4 4,67 3 7 0,67 7 3 6,00 8 5 6,33 5 10 1,67 35 38 22,34 276,789 16 23 394 1854 31442
% 57

24 107 MEDİNE  İŞYAR 6C 7 6 5,00 5 5 3,33 4 5 2,33 2 7 -0,33 3 10 -0,33 10 5 8,33 31 38 18,33 275,843 6 24 399 1877 31670
% 58

25 153 MİRAN BEYAZALMA 6C 4 9 1,00 6 3 5,00 7 3 6,00 2 5 0,33 4 6 2,00 9 5 7,33 32 31 21,66 274,765 7 25 408 1904 31908
% 58

26 267 NİSANUR YUR 6C 6 8 3,33 6 3 5,00 1 4 -0,33 4 2 3,33 3 6 1,00 8 4 6,67 28 27 19,00 269,248 8 26 430 2003 33156
% 61

27 258 YASİN SARIBULAK 6C 5 10 1,67 4 6 2,00 6 4 4,67 4 6 2,00 4 11 0,33 10 5 8,33 33 42 19,00 268,360 9 27 435 2022 33337
% 61

28 196 HARUN GEZGEN 6B 6 9 3,00 4 6 2,00 7 3 6,00 5 5 3,33 7 8 4,33 5 10 1,67 34 41 20,33 268,162 3 28 437 2025 33389
% 61

29 76 BARİŞ KAPAĞAN 6B 3 11 -0,67 6 4 4,67 7 3 6,00 8 2 7,33 5 5 3,33 6 9 3,00 35 34 23,66 262,819 4 29 455 2136 34621
% 63

30 35 EYÜP KEÇECİ 6B 8 7 5,67 4 6 2,00 4 6 2,00 5 5 3,33 5 8 2,33 4 7 1,67 30 39 17,00 262,464 5 30 457 2142 34695
% 63

31 154 ÖMÜR DURUR 6A 6 9 3,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 7 3 6,00 4 10 0,67 8 6 6,00 31 42 17,00 260,931 17 31 463 2174 35037
% 64

32 161 EMİN ABİ 6B 9 6 7,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 6 4 4,67 4 5 2,33 4 5 2,33 26 37 13,66 260,603 6 32 466 2182 35118
% 64

33 48 BERAT POL* 6B 0 1 -0,33 3 3 2,00 2 5 0,33 3 6 1,00 4 9 1,00 11 4 9,67 23 28 13,67 255,602 7 33 483 2277 36270
% 66
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI61 836 3995 54719

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,81 6 4 4,69 5 4 3,09 5 4 4,08 6 6 3,95 8 6 6,30 37 30 26,92 299,550

Okul Ortalaması 6 8 3,85 5 4 3,64 4 5 2,74 5 4 3,85 5 8 2,44 7 7 4,78 33 35 21,30 275,470

KATILIMLAR

34 116 ELİFNAZ ACARGÜL 6B 10 5 8,33 5 5 3,33 4 6 2,00 5 5 3,33 3 12 -1,00 4 11 0,33 31 44 16,32 255,050 8 34 486 2295 36407
% 67

35 99 DİCLE ÇITAK 6B 6 7 3,67 3 6 1,00 3 4 1,67 8 1 7,67 3 9 0,00 6 7 3,67 29 34 17,68 254,722 9 35 488 2304 36480
% 67

36 101 FİDAN İTAH 6A 7 8 4,33 3 6 1,00 4 6 2,00 8 1 7,67 4 10 0,67 5 10 1,67 31 41 17,34 252,339 18 36 494 2353 37038
% 68

37 164 SADIK TANER SARAÇ 6C 6 9 3,00 4 6 2,00 6 4 4,67 3 7 0,67 4 11 0,33 7 8 4,33 30 45 15,00 252,291 10 37 495 2354 37043
% 68

38 146 6A 2 5 0,33 6 2 5,33 2 1 1,67 3 4 1,67 2 1 1,67 7 6 5,00 22 19 15,67 249,988 19 38 507 2408 37584
% 69

39 280 YAĞMUR TAŞOĞLU 6B 7 8 4,33 9 1 8,67 4 5 2,33 6 3 5,00 3 10 -0,33 3 10 -0,33 32 37 19,67 248,360 10 39 520 2441 37956
% 69

40 92 EYLÜL ERDEM 6C 6 8 3,33 2 7 -0,33 4 4 2,67 3 7 0,67 4 10 0,67 7 8 4,33 26 44 11,34 246,213 11 40 530 2476 38462
% 70

41 260 İMRA HALBU CU 6B 9 6 7,00 4 6 2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 2 13 -2,33 5 10 1,67 29 46 13,67 245,372 11 41 538 2493 38664
% 71

42 55 AYETULLAH ÇILĞINÖZÜ6B 4 11 0,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 9 1 8,67 4 11 0,33 7 8 4,33 30 45 14,99 240,083 12 42 558 2614 39919
% 73

43 93 EYÜP AŞAN 6C 5 8 2,33 5 4 3,67 5 3 4,00 3 7 0,67 2 11 -1,67 6 7 3,67 26 40 12,67 236,307 12 43 583 2713 40860
% 75

44 32000 ALPEREN BERGE 6B 6 6 4,00 4 5 2,33 2 5 0,33 4 6 2,00 4 7 1,67 3 9 0,00 23 38 10,33 235,198 13 44 589 2743 41128
% 75

45 274 ŞERVAN ŞAHBAZ 6B 8 7 5,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 5 10 1,67 3 12 -1,00 25 50 8,33 232,980 14 45 600 2796 41681
% 76

46 230 HASAN  AŞAR 6B 4 11 0,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 5 10 1,67 4 11 0,33 26 49 9,66 221,835 15 46 652 3060 44344
% 81

47 128 MUHAMET MİRAÇ DİNCER6A 4 11 0,33 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 13 -2,33 7 8 4,33 23 52 5,67 213,714 20 47 703 3286 46492
% 85

48 256 HAYAL ÖZAKAÇ 6B 3 7 0,67 3 4 1,67 2 4 0,67 3 4 1,67 1 8 -1,67 4 5 2,33 16 32 5,34 209,906 16 48 724 3361 47387
% 87

49 130 EMİN KAPLAN 6C 5 7 2,67 4 5 2,33 2 6 0,00 3 6 1,00 2 7 -0,33 2 9 -1,00 18 40 4,67 209,209 13 49 727 3379 47550
% 87

50 0 * E* RE 6C 3 12 -1,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 5 10 1,67 3 7 0,67 21 49 4,67 207,848 14 50 732 3404 47851
% 87

51 11159 BİLAL ERBEK 6B 6 9 3,00 3 6 1,00 2 7 -0,33 3 12 -1,00 14 34 2,67 207,326 17 51 735 3418 47965
% 88

52 87 CEVAT  TAM 6B 4 9 1,00 3 3 2,00 3 4 1,67 4 4 2,67 2 9 -1,00 1 8 -1,67 17 37 4,67 199,472 18 52 766 3594 49719
% 91

53 0 ELİF ROZİN ŞAHİN 6C 2 13 -2,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 4 11 0,33 5 10 1,67 21 54 3,00 198,973 15 53 769 3609 49834
% 91

54 261 MUHAMMED AKYOL 6A 2 13 -2,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 7 3 6,00 4 11 0,33 4 11 0,33 22 53 4,33 196,302 21 54 779 3665 50406
% 92

55 251 SUDEN KARAKAYA 6C 6 9 3,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 2 13 -2,33 3 12 -1,00 19 56 0,34 194,959 16 55 782 3681 50682
% 93

56 81 EFE PAÇAL 6C 5 10 1,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 0 10 -3,33 3 12 -1,00 4 11 0,33 17 58 -2,33 194,530 17 56 784 3689 50773
% 93

57 119 MERAL ÖNKAYA 6C 6 9 3,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 2 12 -2,00 2 11 -1,67 17 55 -1,34 191,394 18 57 790 3733 51377
% 94

58 86 EMİRHAN İTAH 6C 1 8 -1,67 3 4 1,67 0 6 -2,00 2 6 0,00 2 8 -0,67 3 8 0,33 11 40 -2,34 182,461 19 58 807 3845 52756
% 96

59 253 SUDENAZ DEMİR 6B 4 11 0,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 8 0,33 2 13 -2,33 15 56 -3,67 182,208 19 59 808 3851 52792
% 96

60 24 AHMET OYTR 6B 3 12 -1,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 12 -1,00 3 12 -1,00 15 60 -5,01 174,411 20 60 820 3909 53517
% 98

61 61 DEVRAN EREK 6C 3 12 -1,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 13 -2,33 3 12 -1,00 14 61 -6,33 167,507 20 61 825 3940 53959
% 99
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI61 836 3995 54719

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,81 6 4 4,69 5 4 3,09 5 4 4,08 6 6 3,95 8 6 6,30 37 30 26,92 299,550

Okul Ortalaması 6 8 3,85 5 4 3,64 4 5 2,74 5 4 3,85 5 8 2,44 7 7 4,78 33 35 21,30 275,470

KATILIMLAR
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6A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI61 836 3995 54719

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,81 6 4 4,69 5 4 3,09 5 4 4,08 6 6 3,95 8 6 6,30 37 30 26,92 299,550

Okul Ortalaması 6 8 3,85 5 4 3,64 4 5 2,74 5 4 3,85 5 8 2,44 7 7 4,78 33 35 21,30 275,470

SINIF: 6A

KATILIMLAR

1 217 YASİR AKIN 6A 13 2 12,33 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 11 3 10,00 15 0 15,00 66 8 63,33 449,289 1 1 7 55 1282
% 2,34

2 238 YUNUS EMRE UYAR 6A 9 4 7,67 9 1 8,67 6 3 5,00 8 2 7,33 11 1 10,67 15 0 15,00 58 11 54,34 416,557 2 2 39 193 4555
% 8,32

3 23 KAYRA SÜMER 6A 12 3 11,00 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 11 2 10,33 11 4 9,67 59 14 54,34 411,012 3 3 44 218 5285
% 9,66

4 112 JEHAT ACAR 6A 9 5 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 12 1 11,67 11 3 10,00 59 12 55,00 404,713 4 4 55 254 6168
% 11

5 187 SİMAY ZER A KAYA 6A 11 4 9,67 8 1 7,67 7 2 6,33 9 1 8,67 9 3 8,00 13 2 12,33 57 13 52,67 402,952 5 5 59 267 6423
% 12

6 193 TUANNA ÇITAK 6A 10 3 9,00 8 2 7,33 5 3 4,00 6 2 5,33 11 1 10,67 13 1 12,67 53 12 49,00 402,707 6 6 60 268 6466
% 12

7 53 BERAT YAR I 6A 10 5 8,33 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 12 3 11,00 12 3 11,00 57 18 50,99 400,757 7 7 67 283 6759
% 12

8 103 HİRANUR MERAL 6A 9 6 7,00 10 0 10,00 6 4 4,67 9 1 8,67 13 2 12,33 9 6 7,00 56 19 49,67 384,685 8 8 87 396 9254
% 17

9 46 BERAT İTAH 6A 10 3 9,00 8 2 7,33 6 4 4,67 9 1 8,67 6 0 6,00 11 4 9,67 50 14 45,34 369,942 9 10 108 507 11888
% 22

10 60 BEYZA ERÇETİ N 6A 10 4 8,67 7 3 6,00 6 3 5,00 8 2 7,33 8 3 7,00 9 4 7,67 48 19 41,67 358,517 10 11 130 627 13983
% 26

11 68 CEYIİN KARAK YA 6A 8 4 6,67 8 1 7,67 3 4 1,67 7 3 6,00 8 4 6,67 10 4 8,67 44 20 37,35 343,914 11 13 172 810 16815
% 31

12 82 ELİF BEYZA ÇEVİK 6A 9 6 7,00 7 3 6,00 6 4 4,67 7 2 6,33 6 4 4,67 8 7 5,67 43 26 34,34 323,693 12 14 229 1093 21041
% 38

13 27 ASMİN ABİ 6A 5 10 1,67 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 5 5 3,33 9 3 8,00 43 24 35,00 309,842 13 16 273 1301 24056
% 44

14 0 MYASER ÖZDEMİR 6A 7 7 4,67 4 6 2,00 4 5 2,33 7 3 6,00 5 7 2,67 11 4 9,67 38 32 27,34 306,348 14 17 285 1354 24798
% 45

15 96 EYÜP SEMO 6A 7 7 4,67 8 2 7,33 4 6 2,00 6 3 5,00 3 8 0,33 10 5 8,33 38 31 27,66 295,354 15 18 324 1554 27212
% 50

16 54 BETÜL ERTAŞ 6A 6 9 3,00 6 4 4,67 3 7 0,67 7 3 6,00 8 5 6,33 5 10 1,67 35 38 22,34 276,789 16 23 394 1854 31442
% 57

17 154 ÖMÜR DURUR 6A 6 9 3,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 7 3 6,00 4 10 0,67 8 6 6,00 31 42 17,00 260,931 17 31 463 2174 35037
% 64

18 101 FİDAN İTAH 6A 7 8 4,33 3 6 1,00 4 6 2,00 8 1 7,67 4 10 0,67 5 10 1,67 31 41 17,34 252,339 18 36 494 2353 37038
% 68

19 146 6A 2 5 0,33 6 2 5,33 2 1 1,67 3 4 1,67 2 1 1,67 7 6 5,00 22 19 15,67 249,988 19 38 507 2408 37584
% 69

20 128 MUHAMET MİRAÇ DİNCER6A 4 11 0,33 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 13 -2,33 7 8 4,33 23 52 5,67 213,714 20 47 703 3286 46492
% 85

21 261 MUHAMMED AKYOL 6A 2 13 -2,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 7 3 6,00 4 11 0,33 4 11 0,33 22 53 4,33 196,302 21 54 779 3665 50406
% 92
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6B SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI61 836 3995 54719

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,81 6 4 4,69 5 4 3,09 5 4 4,08 6 6 3,95 8 6 6,30 37 30 26,92 299,550

Okul Ortalaması 6 8 3,85 5 4 3,64 4 5 2,74 5 4 3,85 5 8 2,44 7 7 4,78 33 35 21,30 275,470

SINIF: 6B

KATILIMLAR

1 109 ELEYSA IŞIK 6B 8 6 6,00 7 3 6,00 6 4 4,67 8 2 7,33 7 6 5,00 11 2 10,33 47 23 39,33 346,225 1 12 162 777 16358
% 30

2 270 NURSENA AKTAŞ 6B 9 6 7,00 7 3 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 4 11 0,33 5 10 1,67 39 36 27,00 282,121 2 21 379 1769 30239
% 55

3 196 HARUN GEZGEN 6B 6 9 3,00 4 6 2,00 7 3 6,00 5 5 3,33 7 8 4,33 5 10 1,67 34 41 20,33 268,162 3 28 437 2025 33389
% 61

4 76 BARİŞ KAPAĞAN 6B 3 11 -0,67 6 4 4,67 7 3 6,00 8 2 7,33 5 5 3,33 6 9 3,00 35 34 23,66 262,819 4 29 455 2136 34621
% 63

5 35 EYÜP KEÇECİ 6B 8 7 5,67 4 6 2,00 4 6 2,00 5 5 3,33 5 8 2,33 4 7 1,67 30 39 17,00 262,464 5 30 457 2142 34695
% 63

6 161 EMİN ABİ 6B 9 6 7,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 6 4 4,67 4 5 2,33 4 5 2,33 26 37 13,66 260,603 6 32 466 2182 35118
% 64

7 48 BERAT POL* 6B 0 1 -0,33 3 3 2,00 2 5 0,33 3 6 1,00 4 9 1,00 11 4 9,67 23 28 13,67 255,602 7 33 483 2277 36270
% 66

8 116 ELİFNAZ ACARGÜL 6B 10 5 8,33 5 5 3,33 4 6 2,00 5 5 3,33 3 12 -1,00 4 11 0,33 31 44 16,32 255,050 8 34 486 2295 36407
% 67

9 99 DİCLE ÇITAK 6B 6 7 3,67 3 6 1,00 3 4 1,67 8 1 7,67 3 9 0,00 6 7 3,67 29 34 17,68 254,722 9 35 488 2304 36480
% 67

10 280 YAĞMUR TAŞOĞLU 6B 7 8 4,33 9 1 8,67 4 5 2,33 6 3 5,00 3 10 -0,33 3 10 -0,33 32 37 19,67 248,360 10 39 520 2441 37956
% 69

11 260 İMRA HALBU CU 6B 9 6 7,00 4 6 2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 2 13 -2,33 5 10 1,67 29 46 13,67 245,372 11 41 538 2493 38664
% 71

12 55 AYETULLAH ÇILĞINÖZÜ6B 4 11 0,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 9 1 8,67 4 11 0,33 7 8 4,33 30 45 14,99 240,083 12 42 558 2614 39919
% 73

13 32000 ALPEREN BERGE 6B 6 6 4,00 4 5 2,33 2 5 0,33 4 6 2,00 4 7 1,67 3 9 0,00 23 38 10,33 235,198 13 44 589 2743 41128
% 75

14 274 ŞERVAN ŞAHBAZ 6B 8 7 5,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 5 10 1,67 3 12 -1,00 25 50 8,33 232,980 14 45 600 2796 41681
% 76

15 230 HASAN  AŞAR 6B 4 11 0,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 5 10 1,67 4 11 0,33 26 49 9,66 221,835 15 46 652 3060 44344
% 81

16 256 HAYAL ÖZAKAÇ 6B 3 7 0,67 3 4 1,67 2 4 0,67 3 4 1,67 1 8 -1,67 4 5 2,33 16 32 5,34 209,906 16 48 724 3361 47387
% 87

17 11159 BİLAL ERBEK 6B 6 9 3,00 3 6 1,00 2 7 -0,33 3 12 -1,00 14 34 2,67 207,326 17 51 735 3418 47965
% 88

18 87 CEVAT  TAM 6B 4 9 1,00 3 3 2,00 3 4 1,67 4 4 2,67 2 9 -1,00 1 8 -1,67 17 37 4,67 199,472 18 52 766 3594 49719
% 91

19 253 SUDENAZ DEMİR 6B 4 11 0,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 8 0,33 2 13 -2,33 15 56 -3,67 182,208 19 59 808 3851 52792
% 96

20 24 AHMET OYTR 6B 3 12 -1,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 12 -1,00 3 12 -1,00 15 60 -5,01 174,411 20 60 820 3909 53517
% 98
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6C SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI61 836 3995 54719

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,81 6 4 4,69 5 4 3,09 5 4 4,08 6 6 3,95 8 6 6,30 37 30 26,92 299,550

Okul Ortalaması 6 8 3,85 5 4 3,64 4 5 2,74 5 4 3,85 5 8 2,44 7 7 4,78 33 35 21,30 275,470

SINIF: 6C

KATILIMLAR

1 25 AVŞİN BENK 6C 8 7 5,67 7 3 6,00 10 0 10,00 7 2 6,33 7 4 5,67 14 1 13,67 53 17 47,34 376,248 1 9 100 461 10747
% 20

2 137 MUHAMMED ERCAN 6C 9 6 7,00 8 2 7,33 7 3 6,00 5 5 3,33 3 12 -1,00 11 4 9,67 43 32 32,33 314,382 2 15 261 1220 23053
% 42

3 28 AYCAN AŞAN 6C 5 9 2,00 4 5 2,33 6 3 5,00 4 6 2,00 8 4 6,67 8 5 6,33 35 32 24,33 295,295 3 19 326 1557 27232
% 50

4 259 YUNUS EMRE ÇILĞINÖZÜ6C 7 7 4,67 5 5 3,33 3 6 1,00 3 6 1,00 6 9 3,00 10 5 8,33 34 38 21,33 291,263 4 20 338 1616 28139
% 51

5 100 İBRAHİM OLĞUN 6C 6 9 3,00 9 1 8,67 8 2 7,33 3 4 1,67 3 12 -1,00 9 6 7,00 38 34 26,67 281,334 5 22 381 1779 30427
% 56

6 107 MEDİNE  İŞYAR 6C 7 6 5,00 5 5 3,33 4 5 2,33 2 7 -0,33 3 10 -0,33 10 5 8,33 31 38 18,33 275,843 6 24 399 1877 31670
% 58

7 153 MİRAN BEYAZALMA 6C 4 9 1,00 6 3 5,00 7 3 6,00 2 5 0,33 4 6 2,00 9 5 7,33 32 31 21,66 274,765 7 25 408 1904 31908
% 58

8 267 NİSANUR YUR 6C 6 8 3,33 6 3 5,00 1 4 -0,33 4 2 3,33 3 6 1,00 8 4 6,67 28 27 19,00 269,248 8 26 430 2003 33156
% 61

9 258 YASİN SARIBULAK 6C 5 10 1,67 4 6 2,00 6 4 4,67 4 6 2,00 4 11 0,33 10 5 8,33 33 42 19,00 268,360 9 27 435 2022 33337
% 61

10 164 SADIK TANER SARAÇ 6C 6 9 3,00 4 6 2,00 6 4 4,67 3 7 0,67 4 11 0,33 7 8 4,33 30 45 15,00 252,291 10 37 495 2354 37043
% 68

11 92 EYLÜL ERDEM 6C 6 8 3,33 2 7 -0,33 4 4 2,67 3 7 0,67 4 10 0,67 7 8 4,33 26 44 11,34 246,213 11 40 530 2476 38462
% 70

12 93 EYÜP AŞAN 6C 5 8 2,33 5 4 3,67 5 3 4,00 3 7 0,67 2 11 -1,67 6 7 3,67 26 40 12,67 236,307 12 43 583 2713 40860
% 75

13 130 EMİN KAPLAN 6C 5 7 2,67 4 5 2,33 2 6 0,00 3 6 1,00 2 7 -0,33 2 9 -1,00 18 40 4,67 209,209 13 49 727 3379 47550
% 87

14 0 * E* RE 6C 3 12 -1,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 5 10 1,67 3 7 0,67 21 49 4,67 207,848 14 50 732 3404 47851
% 87

15 0 ELİF ROZİN ŞAHİN 6C 2 13 -2,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 4 11 0,33 5 10 1,67 21 54 3,00 198,973 15 53 769 3609 49834
% 91

16 251 SUDEN KARAKAYA 6C 6 9 3,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 2 13 -2,33 3 12 -1,00 19 56 0,34 194,959 16 55 782 3681 50682
% 93

17 81 EFE PAÇAL 6C 5 10 1,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 0 10 -3,33 3 12 -1,00 4 11 0,33 17 58 -2,33 194,530 17 56 784 3689 50773
% 93

18 119 MERAL ÖNKAYA 6C 6 9 3,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 2 12 -2,00 2 11 -1,67 17 55 -1,34 191,394 18 57 790 3733 51377
% 94

19 86 EMİRHAN İTAH 6C 1 8 -1,67 3 4 1,67 0 6 -2,00 2 6 0,00 2 8 -0,67 3 8 0,33 11 40 -2,34 182,461 19 58 807 3845 52756
% 96

20 61 DEVRAN EREK 6C 3 12 -1,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 13 -2,33 3 12 -1,00 14 61 -6,33 167,507 20 61 825 3940 53959
% 99
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
Okul

(61)
3,85 3,64 2,74 3,85 2,44 4,78 21,30 275,470

İlçe
(836)

4,14 (7) 4,19 (8) 2,97 (5) 3,15 (2) 2,80 (5) 5,43 (4) 22,68 (3) 282,550
İl

(3995)
4,05 (23) 4,06 (32) 2,85 (27) 3,06 (11) 2,89 (23) 5,32 (30) 22,23 (21) 281,080

Genel
(54719)

4,81 (323) 4,69 (306) 3,09 (236) 4,08 (273) 3,95 (374) 6,30 (411) 26,92 (511) 299,550
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve
genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.

ŞUBE ORTALAMALARI
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
6A
(21)

5,87 5,83 3,84 6,76 5,84 8,06 36,20 334,780
6B
(20)

3,27 2,50 1,57 3,50 0,85 1,78 13,47 242,250
6C
(20)

2,32 2,48 2,77 1,13 0,45 4,32 13,47 246,420
Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
EREK TOKİ ORTAOKULU okulunda 61 3

İPEKYOLU ilçesinde 836 43 11
VAN ilinde 3995 269 63 7

Genelde 54719 3911 926 275 67

DERECELER

Genelde sınava 926 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 569. oldu

VAN ilinde sınava 63 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 25. oldu

İPEKYOLU ilçesinde sınava 11 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 4. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için
başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

2 0,33 1,54 16

[-] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0,36 0,44 36

[-] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0,90 0,97 45

[-] Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı
ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.

1 0,43 0,41 43

[+] Metnin konusunu belirler. 1 0,61 0,38 61

[-] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0,39 0,59 39

[-] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0,87 0,98 43

[-] Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0,48 0,48 48

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,69 0,26 69

[-] Yazdıklarını düzenler. 1 0,39 0,56 39

[-] Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0,31 0,62 31

[+] Metnin içeriğini yorumlar. 1 0,61 0,30 61

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[+] Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 1,66 1,31 55

[+] Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve
dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.

1 0,61 0,33 61

[+] Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin
oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder.

3 1,67 1,16 56

[-] Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara
yönelik ön yargıları sorgular.

3 1,18 1,62 39

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[-] Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 5 2,07 2,52 41

[-] Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 2,28 2,28 46

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[+] Students will be able to use a series of phrases and simple
expressions to express their repeated actions.

4 2,02 1,62 50

[+] Students will be able to tell the time and dates. 4 2,16 1,64 54

[+] Students will be able to talk about repeated actions. 2 1,03 0,84 52

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma
özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.

3 1,13 1,38 38

[-] Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak
yazar ve değerini hesaplar.

6 1,89 3,08 31

[-] İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 3 1,07 1,66 36

[-] Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri
çözer ve kurar.

3 0,87 1,43 29

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[-] Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 2,77 2,62 46

[+] Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 1,67 1,25 56

[-] Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre
sıralayarak bir model oluşturur.

3 1,38 1,44 46

[-] Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 1,25 1,56 42

                                                2 / 2



6A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
6A
(21)

5,87 5,83 3,84 6,76 5,84 8,06 36,20 334,780

Okul
(61)

3,85 (1) 3,64 (1) 2,74 (1) 3,85 (1) 2,44 (1) 4,78 (1) 21,30 (1) 275,470
İlçe
(836)

4,14 (4) 4,19 (6) 2,97 (9) 3,15 (2) 2,80 (4) 5,43 (8) 22,68 (5) 282,550
İl

(3995)
4,05 (27) 4,06 (24) 2,85 (39) 3,06 (15) 2,89 (24) 5,32 (31) 22,23 (25) 281,080

Genel
(54719)

4,81 (323) 4,69 (231) 3,09 (263) 4,08 (201) 3,95 (372) 6,30 (365) 26,92 (562) 299,550
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
6A şubesinde 21

Okulunuzda 61 3
İPEKYOLU ilçesinde 836 43 11

VAN ilinde 3995 269 63 7
Genelde 54719 3911 926 275 67

DERECELER

Genelde sınava 3911 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 812. oldu

VAN ilinde sınava 269 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 25. oldu

İPEKYOLU ilçesinde sınava 43 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 5. oldu

Okulunuzda sınava 3 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 1. oldu
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6A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

2 0,29 1,57 14

[+] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0,57 0,33 57

[+] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1,00 0,86 50

[-] Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı
ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.

1 0,48 0,29 48

[+] Metnin konusunu belirler. 1 0,86 0,14 86

[-] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0,48 0,52 48

[+] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1,05 0,86 52

[+] Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0,52 0,43 52

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,76 0,19 76

[+] Yazdıklarını düzenler. 1 0,71 0,19 71

[-] Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0,43 0,48 43

[+] Metnin içeriğini yorumlar. 1 0,76 0,24 76

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[+] Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 2,14 0,81 71

[+] Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve
dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.

1 0,76 0,19 76

[+] Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin
oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder.

3 2,38 0,57 79

[+] Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara
yönelik ön yargıları sorgular.

3 1,52 1,38 51

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[+] Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 5 2,57 2,14 51

[+] Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 2,62 1,90 52

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[+] Students will be able to use a series of phrases and simple
expressions to express their repeated actions.

4 2,95 0,86 74

[+] Students will be able to tell the time and dates. 4 2,95 0,90 74

[+] Students will be able to talk about repeated actions. 2 1,57 0,38 79

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[+] Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma
özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.

3 1,71 0,90 57

[-] Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak
yazar ve değerini hesaplar.

6 2,95 1,76 49

[+] İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem
yapar.

3 1,52 1,10 51

[-] Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri
çözer ve kurar.

3 1,19 0,86 40

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[+] Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 3,67 2,05 61

[+] Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 2,33 0,67 78

[+] Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre
sıralayarak bir model oluşturur.

3 1,90 0,95 63

[+] Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 1,76 1,14 59

                                                2 / 6



6B ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
6B
(20)

3,27 2,50 1,57 3,50 0,85 1,78 13,47 242,250

Okul
(61)

3,85 (2) 3,64 (2) 2,74 (3) 3,85 (2) 2,44 (2) 4,78 (3) 21,30 (2) 275,470
İlçe
(836)

4,14 (30) 4,19 (37) 2,97 (37) 3,15 (13) 2,80 (33) 5,43 (37) 22,68 (36) 282,550
İl

(3995)
4,05 (116) 4,06 (147) 2,85 (139) 3,06 (62) 2,89 (147) 5,32 (171) 22,23 (175) 281,080

Genel
(54719)

4,81 (582) 4,69 (562) 3,09 (489) 4,08 (511) 3,95 (855) 6,30 (951) 26,92 (1803) 299,550
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
6B şubesinde 20

Okulunuzda 61 3
İPEKYOLU ilçesinde 836 43 11

VAN ilinde 3995 269 63 7
Genelde 54719 3911 926 275 67

DERECELER

Genelde sınava 3911 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 2763. oldu

VAN ilinde sınava 269 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 198. oldu

İPEKYOLU ilçesinde sınava 43 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 36. oldu

Okulunuzda sınava 3 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 3. oldu
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6B ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

2 0,29 1,56 15

[-] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0,44 0,41 44

[-] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0,95 0,88 48

[-] Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı
ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.

1 0,49 0,32 49

[+] Metnin konusunu belirler. 1 0,73 0,24 73

[-] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0,41 0,56 41

[-] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0,90 0,95 45

[-] Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0,46 0,49 46

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,73 0,22 73

[-] Yazdıklarını düzenler. 1 0,46 0,46 46

[-] Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0,34 0,59 34

[+] Metnin içeriğini yorumlar. 1 0,68 0,22 68

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[+] Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 1,83 1,12 61

[+] Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve
dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.

1 0,59 0,34 59

[+] Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin
oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder.

3 1,83 1,00 61

[-] Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara
yönelik ön yargıları sorgular.

3 1,29 1,54 43

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[-] Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 5 2,10 2,54 42

[-] Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 2,24 2,29 45

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[+] Students will be able to use a series of phrases and simple
expressions to express their repeated actions.

4 2,41 1,27 60

[+] Students will be able to tell the time and dates. 4 2,61 1,22 65

[+] Students will be able to talk about repeated actions. 2 1,20 0,66 60

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma
özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.

3 1,17 1,29 39

[-] Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak
yazar ve değerini hesaplar.

6 2,27 2,54 38

[-] İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 3 1,24 1,39 41

[-] Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri
çözer ve kurar.

3 0,90 1,32 30

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[-] Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 2,71 2,71 45

[+] Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 1,80 1,12 60

[-] Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre
sıralayarak bir model oluşturur.

3 1,41 1,44 47

[-] Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 1,32 1,46 44
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6C ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
6C
(20)

2,32 2,48 2,77 1,13 0,45 4,32 13,47 246,420

Okul
(61)

3,85 (3) 3,64 (3) 2,74 (2) 3,85 (3) 2,44 (3) 4,78 (2) 21,30 (2) 275,470
İlçe
(836)

4,14 (37) 4,19 (38) 2,97 (23) 3,15 (34) 2,80 (36) 5,43 (23) 22,68 (36) 282,550
İl

(3995)
4,05 (157) 4,06 (148) 2,85 (85) 3,06 (157) 2,89 (163) 5,32 (109) 22,23 (175) 281,080

Genel
(54719)

4,81 (674) 4,69 (563) 3,09 (370) 4,08 (742) 3,95 (894) 6,30 (731) 26,92 (1803) 299,550
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
6C şubesinde 20

Okulunuzda 61 3
İPEKYOLU ilçesinde 836 43 11

VAN ilinde 3995 269 63 7
Genelde 54719 3911 926 275 67

DERECELER

Genelde sınava 3911 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 2688. oldu

VAN ilinde sınava 269 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 182. oldu

İPEKYOLU ilçesinde sınava 43 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 35. oldu

Okulunuzda sınava 3 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 2. oldu
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6C ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

2 0,33 1,54 16

[-] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0,36 0,44 36

[-] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0,90 0,97 45

[-] Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı
ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.

1 0,43 0,41 43

[+] Metnin konusunu belirler. 1 0,61 0,38 61

[-] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0,39 0,59 39

[-] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0,87 0,98 43

[-] Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0,48 0,48 48

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,69 0,26 69

[-] Yazdıklarını düzenler. 1 0,39 0,56 39

[-] Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0,31 0,62 31

[+] Metnin içeriğini yorumlar. 1 0,61 0,30 61

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[+] Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 1,66 1,31 55

[+] Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve
dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.

1 0,61 0,33 61

[+] Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin
oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder.

3 1,67 1,16 56

[-] Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara
yönelik ön yargıları sorgular.

3 1,18 1,62 39

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[-] Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 5 2,07 2,52 41

[-] Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 2,28 2,28 46

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[+] Students will be able to use a series of phrases and simple
expressions to express their repeated actions.

4 2,02 1,62 50

[+] Students will be able to tell the time and dates. 4 2,16 1,64 54

[+] Students will be able to talk about repeated actions. 2 1,03 0,84 52

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma
özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.

3 1,13 1,38 38

[-] Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak
yazar ve değerini hesaplar.

6 1,89 3,08 31

[-] İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 3 1,07 1,66 36

[-] Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri
çözer ve kurar.

3 0,87 1,43 29

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[-] Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 2,77 2,62 46

[+] Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 1,67 1,25 56

[-] Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre
sıralayarak bir model oluşturur.

3 1,38 1,44 46

[-] Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 1,25 1,56 42



KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 61 836 3995 54719

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 7,09 6,83 4,81 5,90 3,63 4,69 4,59 4,48 3,09 5,25 3,50 4,08 6,00 6,17 3,95 8,15 5,56 6,30 36,98 30,17 26,92 299,550

İl Ortalaması 6,45 7,20 4,05 5,38 3,97 4,06 4,38 4,58 2,85 4,36 3,91 3,06 5,05 6,48 2,89 7,30 5,92 5,32 32,92 32,06 22,23 281,080

İlçe Ortalaması 6,59 7,33 4,14 5,51 3,98 4,19 4,52 4,64 2,97 4,55 4,20 3,15 5,06 6,77 2,80 7,43 6,00 5,43 33,66 32,92 22,68 282,550

Okul Ortalaması 6,36 7,52 3,85 5,11 4,43 3,64 4,34 4,80 2,74 5,21 4,10 3,85 4,95 7,54 2,44 7,07 6,87 4,78 33,04 35,26 21,30 275,470

KATILIMLAR

1 VAN / İPEKYOLU
EREK TOKİ ORTAOKULU 6A 21 7,90 6,10 5,87 6,81 2,95 5,83 5,19 4,05 3,84 7,48 2,14 6,76 7,38 4,62 5,84 9,67 4,81 8,06 44,43 24,67 36,20 334,780

2 VAN / İPEKYOLU
EREK TOKİ ORTAOKULU 6C 20 5,25 8,80 2,32 4,25 5,30 2,48 4,35 4,75 2,77 3,15 6,05 1,13 3,65 9,60 0,45 6,70 7,15 4,32 27,35 41,65 13,47 246,420

3 VAN / İPEKYOLU
EREK TOKİ ORTAOKULU 6B 20 5,85 7,75 3,27 4,20 5,10 2,50 3,45 5,65 1,57 4,90 4,20 3,50 3,70 8,55 0,85 4,70 8,75 1,78 26,80 40,00 13,47 242,250
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100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
6A (1) 6C (2) 6B (3)

PUANA GÖRE KIYASLAMA

500

0

100

200

300

400

LGS LGS LGS
6A (1) 6C (2) 6B (3)

Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
146 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
249,988 299,550 19 38 507 2408 37584

Puanı Hesaplanan: 61 835 3987 54546

Katılımlar: 21 61 836 3995 54719

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 2 5 0,33 2 5,87 3,85 4,81

Tarih 10 6 2 5,33 53 5,83 3,64 4,69

Din K.ve A.B. 10 2 1 1,67 17 3,84 2,74 3,09

İngilizce 10 3 4 1,67 17 6,76 3,85 4,08

Matematik 15 2 1 1,67 11 5,84 2,44 3,95

Fen 15 7 6 5,00 33 8,06 4,78 6,30

Toplam: 75 22 19 15,67 21 36,21 21,30 26,93

Sözel (TÜR) d c  Aac  c   B

Cevap Anh. A CADCBABDBADCDDB

Sözel (TAR) dACBC  AbA

Cevap Anh. A BACBCDBADA

Sözel (DİN) D       Dd

Cevap Anh. A DBACACBBDC

Sözel (İNG) bCccbAA   

Cevap Anh. A CCDBCAADAB

Sayısal (MAT)    CCd         

Cevap Anh. A DDACCCAABABCCBB

Sayısal (FEN)  C aDDcAabdCBaA

Cevap Anh. A DCABDDAABCBCBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 1 2 33
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 3 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3 1 0 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 5 1 1 20
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 1 0 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 4 1 1 25
Students will be able to tell the time and dates. 4 2 2 50
Students will be able to talk about repeated actions. 2 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 6 1 0 17
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 3 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 1 0 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 5 0 83
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 1 2 33
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 1 1 33
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ASMİN ABİ 27 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
309,842 299,550 13 16 273 1301 24056

Puanı Hesaplanan: 61 835 3987 54546

Katılımlar: 21 61 836 3995 54719

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 5,87 3,85 4,81

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,83 3,64 4,69

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,84 2,74 3,09

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,76 3,85 4,08

Matematik 15 5 5 3,33 22 5,84 2,44 3,95

Fen 15 9 3 8,00 53 8,06 4,78 6,30

Toplam: 75 43 24 35,00 47 36,21 21,30 26,93

Sözel (TÜR) adcCaddDBbcbaDB

Cevap Anh. A CADCBABDBADCDDB

Sözel (TAR) BbCBCDaADA

Cevap Anh. A BACBCDBADA

Sözel (DİN) DBACACadDb

Cevap Anh. A DBACACBBDC

Sözel (İNG) CCDBaAADAB

Cevap Anh. A CCDBCAADAB

Sayısal (MAT) D ACdC  ddB  ad

Cevap Anh. A DDACCCAABABCCBB

Sayısal (FEN) DCABDDA cCc  Cb

Cevap Anh. A DCABDDAABCBCBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 3 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 3 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 5 4 1 80
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 4 4 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 4 3 1 75
Students will be able to talk about repeated actions. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 1 1 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 6 1 1 17
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 3 2 1 67
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 3 1 50
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 2 1 67
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 1 1 33
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT İTAH 46 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
369,942 299,550 9 10 108 507 11888

Puanı Hesaplanan: 61 835 3987 54546

Katılımlar: 21 61 836 3995 54719

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 3 9,00 60 5,87 3,85 4,81

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,83 3,64 4,69

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,84 2,74 3,09

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,76 3,85 4,08

Matematik 15 6 0 6,00 40 5,84 2,44 3,95

Fen 15 11 4 9,67 64 8,06 4,78 6,30

Toplam: 75 50 14 45,33 60 36,21 21,30 26,93

Sözel (TÜR) CDcBCAD cAcDBA 

Cevap Anh. B CDDBCADCBABDBAD

Sözel (TAR) aABAbBCDDA

Cevap Anh. B BABACBCDDA

Sözel (DİN) DCbBACbdaB

Cevap Anh. B DCDBACACBB

Sözel (İNG) DABCCDBaAA

Cevap Anh. B DABCCDBCAA

Sayısal (MAT) CC  D ACC      

Cevap Anh. B CCBBDDACCCAABAB

Sayısal (FEN) CaDCAaDDAdaCBAC

Cevap Anh. B CBDCABDDAABCBAC

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 0 50
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 3 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 2 1 67
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 5 4 1 80
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 4 4 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 4 3 1 75
Students will be able to talk about repeated actions. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 1 0 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 6 3 0 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 3 1 0 33
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 1 0 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 4 2 67
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 3 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 2 1 67
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT YAR I 53 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
400,757 299,550 7 7 67 283 6759

Puanı Hesaplanan: 61 835 3987 54546

Katılımlar: 21 61 836 3995 54719

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 5,87 3,85 4,81

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,83 3,64 4,69

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,84 2,74 3,09

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,76 3,85 4,08

Matematik 15 12 3 11,00 73 5,84 2,44 3,95

Fen 15 12 3 11,00 73 8,06 4,78 6,30

Toplam: 75 57 18 51,00 68 36,21 21,30 26,93

Sözel (TÜR) CDbBaADCcAcbBAD

Cevap Anh. B CDDBCADCBABDBAD

Sözel (TAR) aABACBCaDA

Cevap Anh. B BABACBCDDA

Sözel (DİN) cCbaACACBB

Cevap Anh. B DCDBACACBB

Sözel (İNG) cABCCDBCAd

Cevap Anh. B DABCCDBCAA

Sayısal (MAT) CCBBDcAdCCdABAB

Cevap Anh. B CCBBDDACCCAABAB

Sayısal (FEN) CdDCABcDAAaCBAC

Cevap Anh. B CBDCABDDAABCBAC

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 3 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 3 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3 1 2 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 5 3 2 60
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 4 3 1 75
Students will be able to tell the time and dates. 4 4 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 3 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 6 3 3 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 3 3 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 4 2 67
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 3 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 2 1 67
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL ERTAŞ 54 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
276,789 299,550 16 23 394 1854 31442

Puanı Hesaplanan: 61 835 3987 54546

Katılımlar: 21 61 836 3995 54719

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 5,87 3,85 4,81

Tarih 10 6 4 4,67 47 5,83 3,64 4,69

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,84 2,74 3,09

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,76 3,85 4,08

Matematik 15 8 5 6,33 42 5,84 2,44 3,95

Fen 15 5 10 1,67 11 8,06 4,78 6,30

Toplam: 75 35 38 22,33 30 36,21 21,30 26,93

Sözel (TÜR) CcaaabDdaABDaAb

Cevap Anh. B CDDBCADCBABDBAD

Sözel (TAR) aAcAaBCaDA

Cevap Anh. B BABACBCDDA

Sözel (DİN) DdDaddAbad

Cevap Anh. B DCDBACACBB

Sözel (İNG) DAcCCDBdAb

Cevap Anh. B DABCCDBCAA

Sayısal (MAT) Ca BDDAadCccBA 

Cevap Anh. B CCBBDDACCCAABAB

Sayısal (FEN) bccbAcDDcAcbdAb

Cevap Anh. B CBDCABDDAABCBAC

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 2 1 67
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 2 1 67
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3 1 2 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 5 1 4 20
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 4 2 2 50
Students will be able to tell the time and dates. 4 3 1 75
Students will be able to talk about repeated actions. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 2 1 67
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 6 3 3 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 3 3 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 4 2 67
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 0 3 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 1 2 33
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA ERÇETİ N 60 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
358,517 299,550 10 11 130 627 13983

Puanı Hesaplanan: 61 835 3987 54546

Katılımlar: 21 61 836 3995 54719

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 4 8,67 58 5,87 3,85 4,81

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,83 3,64 4,69

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 3,84 2,74 3,09

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,76 3,85 4,08

Matematik 15 8 3 7,00 47 5,84 2,44 3,95

Fen 15 9 4 7,67 51 8,06 4,78 6,30

Toplam: 75 48 19 41,67 56 36,21 21,30 26,93

Sözel (TÜR) aAD BAB*cADCDcB

Cevap Anh. A CADCBABDBADCDDB

Sözel (TAR) BAaBCaaADA

Cevap Anh. A BACBCDBADA

Sözel (DİN) aBACbCB Da

Cevap Anh. A DBACACBBDC

Sözel (İNG) CCDBbAbDAB

Cevap Anh. A CCDBCAADAB

Sayısal (MAT) DDACaC ABd dC  

Cevap Anh. A DDACCCAABABCCBB

Sayısal (FEN) aCb cDAA CBCcCA

Cevap Anh. A DCABDDAABCBCBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 3 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 2 1 67
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3 1 2 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 5 3 2 60
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 3 1 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 4 3 1 75
Students will be able to tell the time and dates. 4 3 1 75
Students will be able to talk about repeated actions. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 3 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 6 3 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 3 2 1 67
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 3 3 50
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 3 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 1 1 33
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 2 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CEYIİN KARAK YA 68 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
343,914 299,550 11 13 172 810 16815

Puanı Hesaplanan: 61 835 3987 54546

Katılımlar: 21 61 836 3995 54719

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 4 6,67 44 5,87 3,85 4,81

Tarih 10 8 1 7,67 77 5,83 3,64 4,69

Din K.ve A.B. 10 3 4 1,67 17 3,84 2,74 3,09

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,76 3,85 4,08

Matematik 15 8 4 6,67 44 5,84 2,44 3,95

Fen 15 10 4 8,67 58 8,06 4,78 6,30

Toplam: 75 44 20 37,33 50 36,21 21,30 26,93

Sözel (TÜR) C DB bc aABDBAc

Cevap Anh. B CDDBCADCBABDBAD

Sözel (TAR) aA ACBCDDA

Cevap Anh. B BABACBCDDA

Sözel (DİN) bbbaACA   

Cevap Anh. B DCDBACACBB

Sözel (İNG) DABCCDBacc

Cevap Anh. B DABCCDBCAA

Sayısal (MAT) Cd  DcACCC daAB

Cevap Anh. B CCBBDDACCCAABAB

Sayısal (FEN) Ca CAcDbAAcCBAC

Cevap Anh. B CBDCABDDAABCBAC

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 2 0 67
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 3 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 5 2 3 40
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 1 1 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 4 3 1 75
Students will be able to tell the time and dates. 4 2 2 50
Students will be able to talk about repeated actions. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 1 2 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 6 2 2 33
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 3 3 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 3 2 50
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 3 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 2 1 67
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BEYZA ÇEVİK 82 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
323,693 299,550 12 14 229 1093 21041

Puanı Hesaplanan: 61 835 3987 54546

Katılımlar: 21 61 836 3995 54719

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 5,87 3,85 4,81

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,83 3,64 4,69

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,84 2,74 3,09

İngilizce 10 7 2 6,33 63 6,76 3,85 4,08

Matematik 15 6 4 4,67 31 5,84 2,44 3,95

Fen 15 8 7 5,67 38 8,06 4,78 6,30

Toplam: 75 43 26 34,33 46 36,21 21,30 26,93

Sözel (TÜR) abDCcABDcAaCDcB

Cevap Anh. A CADCBABDBADCDDB

Sözel (TAR) BACBCDaAbd

Cevap Anh. A BACBCDBADA

Sözel (DİN) baACACBacC

Cevap Anh. A DBACACBBDC

Sözel (İNG) CCDBaA cAB

Cevap Anh. A CCDBCAADAB

Sayısal (MAT) D dCCa AcA C  c

Cevap Anh. A DDACCCAABABCCBB

Sayısal (FEN) DdAcDbAAdaBCcCd

Cevap Anh. A DCABDDAABCBCBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 1 2 33
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 3 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 5 3 2 60
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 4 3 0 75
Students will be able to tell the time and dates. 4 3 1 75
Students will be able to talk about repeated actions. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 2 1 67
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 6 2 1 33
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 3 1 2 33
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 1 0 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 3 3 50
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 2 1 67
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 2 1 67
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYÜP SEMO 96 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
295,354 299,550 15 18 324 1554 27212

Puanı Hesaplanan: 61 835 3987 54546

Katılımlar: 21 61 836 3995 54719

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 7 4,67 31 5,87 3,85 4,81

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,83 3,64 4,69

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,84 2,74 3,09

İngilizce 10 6 3 5,00 50 6,76 3,85 4,08

Matematik 15 3 8 0,33 2 5,84 2,44 3,95

Fen 15 10 5 8,33 56 8,06 4,78 6,30

Toplam: 75 38 31 27,67 37 36,21 21,30 26,93

Sözel (TÜR) CD abADCdAaacAa

Cevap Anh. B CDDBCADCBABDBAD

Sözel (TAR) aABACBCDbA

Cevap Anh. B BABACBCDDA

Sözel (DİN) DCaBcCdbac

Cevap Anh. B DCDBACACBB

Sözel (İNG) cABCCD Ccc

Cevap Anh. B DABCCDBCAA

Sayısal (MAT) bC d Ddada Aa d

Cevap Anh. B CCBBDDACCCAABAB

Sayısal (FEN) CBcCAacbAbBCBAC

Cevap Anh. B CBDCABDDAABCBAC

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 2 1 67
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 3 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 5 3 2 60
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 4 3 1 75
Students will be able to tell the time and dates. 4 2 1 50
Students will be able to talk about repeated actions. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 1 1 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 6 2 3 33
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 3 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 2 4 33
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 3 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 3 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FİDAN İTAH 101 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
252,339 299,550 18 36 494 2353 37038

Puanı Hesaplanan: 61 835 3987 54546

Katılımlar: 21 61 836 3995 54719

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 5,87 3,85 4,81

Tarih 10 3 6 1,00 10 5,83 3,64 4,69

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,84 2,74 3,09

İngilizce 10 8 1 7,67 77 6,76 3,85 4,08

Matematik 15 4 10 0,67 4 5,84 2,44 3,95

Fen 15 5 10 1,67 11 8,06 4,78 6,30

Toplam: 75 31 41 17,33 23 36,21 21,30 26,93

Sözel (TÜR) bcDaaAcDBADabcB

Cevap Anh. A CADCBABDBADCDDB

Sözel (TAR) cb aCDacbA

Cevap Anh. A BACBCDBADA

Sözel (DİN) DdACcbddDa

Cevap Anh. A DBACACBBDC

Sözel (İNG) CCDBC bDAB

Cevap Anh. A CCDBCAADAB

Sayısal (MAT) bDAbCC cadabbcd

Cevap Anh. A DDACCCAABABCCBB

Sayısal (FEN) bCbdDccAcbaCabA

Cevap Anh. A DCABDDAABCBCBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 1 2 33
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 1 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3 1 2 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 5 3 2 60
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 4 3 1 75
Students will be able to tell the time and dates. 4 3 0 75
Students will be able to talk about repeated actions. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 0 3 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 6 1 4 17
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 3 2 1 67
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 3 3 50
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 1 2 33
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 1 2 33
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HİRANUR MERAL 103 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
384,685 299,550 8 8 87 396 9254

Puanı Hesaplanan: 61 835 3987 54546

Katılımlar: 21 61 836 3995 54719

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 5,87 3,85 4,81

Tarih 10 10 0 10,00 100 5,83 3,64 4,69

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,84 2,74 3,09

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,76 3,85 4,08

Matematik 15 13 2 12,33 82 5,84 2,44 3,95

Fen 15 9 6 7,00 47 8,06 4,78 6,30

Toplam: 75 56 19 49,67 66 36,21 21,30 26,93

Sözel (TÜR) CAcCcAcDBcDacDB

Cevap Anh. A CADCBABDBADCDDB

Sözel (TAR) BACBCDBADA

Cevap Anh. A BACBCDBADA

Sözel (DİN) bcACACBdDb

Cevap Anh. A DBACACBBDC

Sözel (İNG) CCDBaAADAB

Cevap Anh. A CCDBCAADAB

Sayısal (MAT) DDACCdAAaABCCBB

Cevap Anh. A DDACCCAABABCCBB

Sayısal (FEN) DCAdcDAAabBCaaA

Cevap Anh. A DCABDDAABCBCBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 3 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 3 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 5 2 3 40
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 4 4 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 4 3 1 75
Students will be able to talk about repeated actions. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 2 1 67
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 6 6 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 3 2 1 67
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 4 2 67
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 3 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 2 1 67
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
JEHAT ACAR 112 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
404,713 299,550 4 4 55 254 6168

Puanı Hesaplanan: 61 835 3987 54546

Katılımlar: 21 61 836 3995 54719

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 5 7,33 49 5,87 3,85 4,81

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,83 3,64 4,69

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 3,84 2,74 3,09

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,76 3,85 4,08

Matematik 15 12 1 11,67 78 5,84 2,44 3,95

Fen 15 11 3 10,00 67 8,06 4,78 6,30

Toplam: 75 59 12 55,00 73 36,21 21,30 26,93

Sözel (TÜR) aADacABDBAb cDB

Cevap Anh. A CADCBABDBADCDDB

Sözel (TAR) BACBCDdADA

Cevap Anh. A BACBCDBADA

Sözel (DİN) DcACcCBBDC

Cevap Anh. A DBACACBBDC

Sözel (İNG) CCDBCAADAB

Cevap Anh. A CCDBCAADAB

Sayısal (MAT) DDACCCAAaA CC B

Cevap Anh. A DDACCCAABABCCBB

Sayısal (FEN) bCABDDAAaCBC aA

Cevap Anh. A DCABDDAABCBCBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 3 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 3 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 5 4 1 80
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 4 4 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 4 4 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 2 1 67
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 6 6 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 3 3 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 1 0 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 4 1 67
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 3 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 2 1 67
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA SÜMER 23 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
411,012 299,550 3 3 44 218 5285

Puanı Hesaplanan: 61 835 3987 54546

Katılımlar: 21 61 836 3995 54719

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 5,87 3,85 4,81

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,83 3,64 4,69

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 3,84 2,74 3,09

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,76 3,85 4,08

Matematik 15 11 2 10,33 69 5,84 2,44 3,95

Fen 15 11 4 9,67 64 8,06 4,78 6,30

Toplam: 75 59 14 54,33 72 36,21 21,30 26,93

Sözel (TÜR) aAcCBABDBADCcDB

Cevap Anh. A CADCBABDBADCDDB

Sözel (TAR) dACBCadADA

Cevap Anh. A BACBCDBADA

Sözel (DİN) DBACACBBDd

Cevap Anh. A DBACACBBDC

Sözel (İNG) CCDBCAbDAB

Cevap Anh. A CCDBCAADAB

Sayısal (MAT) D dCCCAABABCC d

Cevap Anh. A DDACCCAABABCCBB

Sayısal (FEN) DCABDbAAcbBCaCA

Cevap Anh. A DCABDDAABCBCBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 2 1 67
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 3 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3 1 2 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 5 4 1 80
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 4 3 1 75
Students will be able to tell the time and dates. 4 4 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 3 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 6 4 1 67
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 3 2 1 67
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 4 2 67
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 3 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 2 1 67
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMET MİRAÇ DİNCER 128 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
213,714 299,550 20 47 703 3286 46492

Puanı Hesaplanan: 61 835 3987 54546

Katılımlar: 21 61 836 3995 54719

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 5,87 3,85 4,81

Tarih 10 4 6 2,00 20 5,83 3,64 4,69

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,84 2,74 3,09

İngilizce 10 3 7 0,67 7 6,76 3,85 4,08

Matematik 15 2 13 -2,33 -16 5,84 2,44 3,95

Fen 15 7 8 4,33 29 8,06 4,78 6,30

Toplam: 75 23 52 5,67 8 36,21 21,30 26,93

Sözel (TÜR) CbbBacbddcBbccD

Cevap Anh. B CDDBCADCBABDBAD

Sözel (TAR) cAdACBdacb

Cevap Anh. B BABACBCDDA

Sözel (DİN) cbDBbbcacB

Cevap Anh. B DCDBACACBB

Sözel (İNG) bAcbCcBdcb

Cevap Anh. B DABCCDBCAA

Sayısal (MAT) bCaBbcdbdbddadc

Cevap Anh. B CCBBDDACCCAABAB

Sayısal (FEN) aBaCAcbcAbBCdbC

Cevap Anh. B CBDCABDDAABCBAC

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 0 3 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 2 1 67
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3 1 2 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 5 2 3 40
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 4 1 3 25
Students will be able to tell the time and dates. 4 2 2 50
Students will be able to talk about repeated actions. 2 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 0 3 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 6 2 4 33
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 3 0 3 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 0 3 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 1 5 17
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 2 1 67
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 2 1 67
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED AKYOL 261 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
196,302 299,550 21 54 779 3665 50406

Puanı Hesaplanan: 61 835 3987 54546

Katılımlar: 21 61 836 3995 54719

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 2 13 -2,33 -16 5,87 3,85 4,81

Tarih 10 4 6 2,00 20 5,83 3,64 4,69

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 3,84 2,74 3,09

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,76 3,85 4,08

Matematik 15 4 11 0,33 2 5,84 2,44 3,95

Fen 15 4 11 0,33 2 8,06 4,78 6,30

Toplam: 75 22 53 4,33 6 36,21 21,30 26,93

Sözel (TÜR) acbabAbadccadcD

Cevap Anh. B CDDBCADCBABDBAD

Sözel (TAR) cdcbaBCbDA

Cevap Anh. B BABACBCDDA

Sözel (DİN) adbdbbdacB

Cevap Anh. B DCDBACACBB

Sözel (İNG) DABabDBCAb

Cevap Anh. B DABCCDBCAA

Sayısal (MAT) baBcbcdCCddcBba

Cevap Anh. B CCBBDDACCCAABAB

Sayısal (FEN) ddaaABbDddcdBcb

Cevap Anh. B CBDCABDDAABCBAC

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 2 1 67
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 2 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3 1 2 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 5 0 5 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 4 2 2 50
Students will be able to tell the time and dates. 4 3 1 75
Students will be able to talk about repeated actions. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 1 2 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 6 1 5 17
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 3 0 3 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 1 5 17
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 1 2 33
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 1 2 33
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MYASER ÖZDEMİR 0 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
306,348 299,550 14 17 285 1354 24798

Puanı Hesaplanan: 61 835 3987 54546

Katılımlar: 21 61 836 3995 54719

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 7 4,67 31 5,87 3,85 4,81

Tarih 10 4 6 2,00 20 5,83 3,64 4,69

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 3,84 2,74 3,09

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,76 3,85 4,08

Matematik 15 5 7 2,67 18 5,84 2,44 3,95

Fen 15 11 4 9,67 64 8,06 4,78 6,30

Toplam: 75 38 32 27,33 36 36,21 21,30 26,93

Sözel (TÜR) CcDBb DbdAdDcAa

Cevap Anh. B CDDBCADCBABDBAD

Sözel (TAR) cbBAbBCaab

Cevap Anh. B BABACBCDDA

Sözel (DİN) DdbaACA ac

Cevap Anh. B DCDBACACBB

Sözel (İNG) DAdCCDBaAb

Cevap Anh. B DABCCDBCAA

Sayısal (MAT) CC aD ddaa ABda

Cevap Anh. B CCBBDDACCCAABAB

Sayısal (FEN) CcaCABDDAccCBAC

Cevap Anh. B CBDCABDDAABCBAC

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 1 2 33
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 2 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3 1 2 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 5 2 3 40
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 2 2 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 4 2 2 50
Students will be able to tell the time and dates. 4 3 1 75
Students will be able to talk about repeated actions. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 3 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 6 2 2 33
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 3 0 3 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 3 3 50
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 3 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 2 1 67
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMÜR DURUR 154 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
260,931 299,550 17 31 463 2174 35037

Puanı Hesaplanan: 61 835 3987 54546

Katılımlar: 21 61 836 3995 54719

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 5,87 3,85 4,81

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 5,83 3,64 4,69

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,84 2,74 3,09

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,76 3,85 4,08

Matematik 15 4 10 0,67 4 5,84 2,44 3,95

Fen 15 8 6 6,00 40 8,06 4,78 6,30

Toplam: 75 31 42 17,00 23 36,21 21,30 26,93

Sözel (TÜR) CcbcbccCdABDdAb

Cevap Anh. B CDDBCADCBABDBAD

Sözel (TAR) abdbacaDbA

Cevap Anh. B BABACBCDDA

Sözel (DİN) DCbdbbAacB

Cevap Anh. B DCDBACACBB

Sözel (İNG) DABCCDddAd

Cevap Anh. B DABCCDBCAA

Sayısal (MAT) CCBdDadbdbcca a

Cevap Anh. B CCBBDDACCCAABAB

Sayısal (FEN) CcDCABbDbcaCaA 

Cevap Anh. B CBDCABDDAABCBAC

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 1 2 33
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 0 3 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3 1 2 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 5 1 4 20
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 4 3 1 75
Students will be able to tell the time and dates. 4 2 2 50
Students will be able to talk about repeated actions. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 1 2 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 6 2 4 33
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 3 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 3 3 50
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 1 2 33
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 2 1 67
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 2 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SİMAY ZER A KAYA 187 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
402,952 299,550 5 5 59 267 6423

Puanı Hesaplanan: 61 835 3987 54546

Katılımlar: 21 61 836 3995 54719

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 5,87 3,85 4,81

Tarih 10 8 1 7,67 77 5,83 3,64 4,69

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 3,84 2,74 3,09

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,76 3,85 4,08

Matematik 15 9 3 8,00 53 5,84 2,44 3,95

Fen 15 13 2 12,33 82 8,06 4,78 6,30

Toplam: 75 57 13 52,67 70 36,21 21,30 26,93

Sözel (TÜR) CDacaADCcABDBAD

Cevap Anh. B CDDBCADCBABDBAD

Sözel (TAR) aAB CBCDDA

Cevap Anh. B BABACBCDDA

Sözel (DİN) bCb ACACBB

Cevap Anh. B DCDBACACBB

Sözel (İNG) DABCCDBCAd

Cevap Anh. B DABCCDBCAA

Sayısal (MAT) CC BDb CaCAABb 

Cevap Anh. B CCBBDDACCCAABAB

Sayısal (FEN) CBDCABDDAAabBAC

Cevap Anh. B CBDCABDDAABCBAC

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 3 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 0 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 3 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 5 3 1 60
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 4 3 1 75
Students will be able to tell the time and dates. 4 4 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 3 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 6 5 1 83
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 3 1 1 33
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 6 0 100
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 3 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 2 1 67
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
TUANNA ÇITAK 193 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
402,707 299,550 6 6 60 268 6466

Puanı Hesaplanan: 61 835 3987 54546

Katılımlar: 21 61 836 3995 54719

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 3 9,00 60 5,87 3,85 4,81

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,83 3,64 4,69

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 3,84 2,74 3,09

İngilizce 10 6 2 5,33 53 6,76 3,85 4,08

Matematik 15 11 1 10,67 71 5,84 2,44 3,95

Fen 15 13 1 12,67 84 8,06 4,78 6,30

Toplam: 75 53 12 49,00 65 36,21 21,30 26,93

Sözel (TÜR)  AD dAabBADCDDB

Cevap Anh. A CADCBABDBADCDDB

Sözel (TAR) BACBCaaADA

Cevap Anh. A BACBCDBADA

Sözel (DİN) bcACAdBB  

Cevap Anh. A DBACACBBDC

Sözel (İNG) CCD aA cAB

Cevap Anh. A CCDBCAADAB

Sayısal (MAT) D ACCCAABA CCc 

Cevap Anh. A DDACCCAABABCCBB

Sayısal (FEN) DCABDDAABCBC dA

Cevap Anh. A DCABDDAABCBCBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 3 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 3 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3 1 2 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 5 2 2 40
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 3 1 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 4 3 0 75
Students will be able to tell the time and dates. 4 2 1 50
Students will be able to talk about repeated actions. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 3 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 6 4 0 67
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 3 3 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 1 1 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 5 0 83
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 3 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 3 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YASİR AKIN 217 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
449,289 299,550 1 1 7 55 1282

Puanı Hesaplanan: 61 835 3987 54546

Katılımlar: 21 61 836 3995 54719

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 5,87 3,85 4,81

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,83 3,64 4,69

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 3,84 2,74 3,09

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,76 3,85 4,08

Matematik 15 11 3 10,00 67 5,84 2,44 3,95

Fen 15 15 0 15,00 100 8,06 4,78 6,30

Toplam: 75 66 8 63,33 84 36,21 21,30 26,93

Sözel (TÜR) CADCBAcbBADCDDB

Cevap Anh. A CADCBABDBADCDDB

Sözel (TAR) BACBCaBADA

Cevap Anh. A BACBCDBADA

Sözel (DİN) DBACACBBbd

Cevap Anh. A DBACACBBDC

Sözel (İNG) CCDBCAADAB

Cevap Anh. A CCDBCAADAB

Sayısal (MAT) DcACCCAbBbBCC B

Cevap Anh. A DDACCCAABABCCBB

Sayısal (FEN) DCABDDAABCBCBCA

Cevap Anh. A DCABDDAABCBCBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 3 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 3 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 5 4 1 80
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 4 4 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 4 4 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 2 1 67
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 6 5 1 83
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 3 2 1 67
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 6 0 100
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 3 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 3 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EMRE UYAR 238 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
416,557 299,550 2 2 39 193 4555

Puanı Hesaplanan: 61 835 3987 54546

Katılımlar: 21 61 836 3995 54719

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 4 7,67 51 5,87 3,85 4,81

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,83 3,64 4,69

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 3,84 2,74 3,09

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,76 3,85 4,08

Matematik 15 11 1 10,67 71 5,84 2,44 3,95

Fen 15 15 0 15,00 100 8,06 4,78 6,30

Toplam: 75 58 11 54,33 72 36,21 21,30 26,93

Sözel (TÜR) bADCdABacA C DB

Cevap Anh. A CADCBABDBADCDDB

Sözel (TAR) BACBCDdADA

Cevap Anh. A BACBCDBADA

Sözel (DİN) a ACACBdcC

Cevap Anh. A DBACACBBDC

Sözel (İNG) CCDBdAAcAB

Cevap Anh. A CCDBCAADAB

Sayısal (MAT) D AdC A BABCCBB

Cevap Anh. A DDACCCAABABCCBB

Sayısal (FEN) DCABDDAABCBCBCA

Cevap Anh. A DCABDDAABCBCBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 0 50
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 3 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 3 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 5 3 1 60
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 4 4 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 4 3 1 75
Students will be able to talk about repeated actions. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 2 0 67
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 6 4 1 67
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 3 2 0 67
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 6 0 100
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 3 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 3 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET OYTR 24 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
174,411 299,550 20 60 820 3909 53517

Puanı Hesaplanan: 61 835 3987 54546

Katılımlar: 20 61 836 3995 54719

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 -1,00 -7 3,27 3,85 4,81

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 2,50 3,64 4,69

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 1,57 2,74 3,09

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 3,50 3,85 4,08

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 0,85 2,44 3,95

Fen 15 3 12 -1,00 -7 1,78 4,78 6,30

Toplam: 75 15 60 -5,00 -7 13,47 21,30 26,93

Sözel (TÜR) dcbBaccbaAabdAa

Cevap Anh. B CDDBCADCBABDBAD

Sözel (TAR) BccddcacbA

Cevap Anh. B BABACBCDDA

Sözel (DİN) aCaBdacbda

Cevap Anh. B DCDBACACBB

Sözel (İNG) cAcdaDdbbd

Cevap Anh. B DABCCDBCAA

Sayısal (MAT) bacaDbbaCadbaAc

Cevap Anh. B CCBBDDACCCAABAB

Sayısal (FEN) daDacabbAAcbaca

Cevap Anh. B CBDCABDDAABCBAC

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 1 2 33
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 0 3 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3 1 2 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 5 2 3 40
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 0 5 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 4 1 3 25
Students will be able to tell the time and dates. 4 0 4 0
Students will be able to talk about repeated actions. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 1 2 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 6 0 6 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 3 1 2 33
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 2 4 33
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 1 2 33
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 0 3 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN BERGE 32000 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
235,198 299,550 13 44 589 2743 41128

Puanı Hesaplanan: 61 835 3987 54546

Katılımlar: 20 61 836 3995 54719

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 6 4,00 27 3,27 3,85 4,81

Tarih 10 4 5 2,33 23 2,50 3,64 4,69

Din K.ve A.B. 10 2 5 0,33 3 1,57 2,74 3,09

İngilizce 10 4 6 2,00 20 3,50 3,85 4,08

Matematik 15 4 7 1,67 11 0,85 2,44 3,95

Fen 15 3 9 0,00 0 1,78 4,78 6,30

Toplam: 75 23 38 10,33 14 13,47 21,30 26,93

Sözel (TÜR) dbDCBdBDcA d b 

Cevap Anh. A CADCBABDBADCDDB

Sözel (TAR) adbaCD ADc

Cevap Anh. A BACBCDBADA

Sözel (DİN) a AdcaB  a

Cevap Anh. A DBACACBBDC

Sözel (İNG) bCDBbAdcda

Cevap Anh. A CCDBCAADAB

Sayısal (MAT)  cAbbdcABbBd   

Cevap Anh. A DDACCCAABABCCBB

Sayısal (FEN) badcDbAcBbcd   

Cevap Anh. A DCABDDAABCBCBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 0 50
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 0 50
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 1 2 33
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 2 1 67
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3 1 1 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 5 1 3 20
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 1 2 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 4 0 4 0
Students will be able to tell the time and dates. 4 3 1 75
Students will be able to talk about repeated actions. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 2 0 67
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 6 0 4 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 3 1 2 33
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 1 1 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 1 3 17
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 1 2 33
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 1 2 33
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYETULLAH ÇILĞINÖZÜ 55 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
240,083 299,550 12 42 558 2614 39919

Puanı Hesaplanan: 61 835 3987 54546

Katılımlar: 20 61 836 3995 54719

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 3,27 3,85 4,81

Tarih 10 4 6 2,00 20 2,50 3,64 4,69

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 1,57 2,74 3,09

İngilizce 10 9 1 8,67 87 3,50 3,85 4,08

Matematik 15 4 11 0,33 2 0,85 2,44 3,95

Fen 15 7 8 4,33 29 1,78 4,78 6,30

Toplam: 75 30 45 15,00 20 13,47 21,30 26,93

Sözel (TÜR) aDDBbccbcccDdbc

Cevap Anh. B CDDBCADCBABDBAD

Sözel (TAR) cAdAddCcbA

Cevap Anh. B BABACBCDDA

Sözel (DİN) cbbdAdcdBa

Cevap Anh. B DCDBACACBB

Sözel (İNG) DABCCDBCbA

Cevap Anh. B DABCCDBCAA

Sayısal (MAT) ddBccDACdabcdba

Cevap Anh. B CCBBDDACCCAABAB

Sayısal (FEN) CcaCAaccAdaCdAC

Cevap Anh. B CBDCABDDAABCBAC

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 1 2 33
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 2 1 67
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3 0 3 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 5 1 4 20
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 4 4 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 4 3 1 75
Students will be able to talk about repeated actions. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 0 3 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 6 2 4 33
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 3 1 2 33
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 1 5 17
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 2 1 67
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 2 1 67
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BARİŞ KAPAĞAN 76 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
262,819 299,550 4 29 455 2136 34621

Puanı Hesaplanan: 61 835 3987 54546

Katılımlar: 20 61 836 3995 54719

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 11 -0,67 -4 3,27 3,85 4,81

Tarih 10 6 4 4,67 47 2,50 3,64 4,69

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 1,57 2,74 3,09

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,50 3,85 4,08

Matematik 15 5 5 3,33 22 0,85 2,44 3,95

Fen 15 6 9 3,00 20 1,78 4,78 6,30

Toplam: 75 35 34 23,67 32 13,47 21,30 26,93

Sözel (TÜR) dcaaCda dAdbcAa

Cevap Anh. B CDDBCADCBABDBAD

Sözel (TAR) aABcCBaaDA

Cevap Anh. B BABACBCDDA

Sözel (DİN) bbDBACdCBB

Cevap Anh. B DCDBACACBB

Sözel (İNG) DABCCcBbAA

Cevap Anh. B DABCCDBCAA

Sayısal (MAT) CbBd b CaC  Bb 

Cevap Anh. B CCBBDDACCCAABAB

Sayısal (FEN) CdbdAdDbAdcbdAC

Cevap Anh. B CBDCABDDAABCBAC

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 3 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 2 1 67
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3 1 2 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 5 4 1 80
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 4 4 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 4 3 1 75
Students will be able to talk about repeated actions. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 1 0 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 6 2 3 33
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 3 1 1 33
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 1 1 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 2 4 33
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 1 2 33
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 2 1 67
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT POL* 48 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
255,602 299,550 7 33 483 2277 36270

Puanı Hesaplanan: 61 835 3987 54546

Katılımlar: 20 61 836 3995 54719

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 0 1 -0,33 -2 3,27 3,85 4,81

Tarih 10 3 3 2,00 20 2,50 3,64 4,69

Din K.ve A.B. 10 2 5 0,33 3 1,57 2,74 3,09

İngilizce 10 3 6 1,00 10 3,50 3,85 4,08

Matematik 15 4 9 1,00 7 0,85 2,44 3,95

Fen 15 11 4 9,67 64 1,78 4,78 6,30

Toplam: 75 23 28 13,67 18 13,47 21,30 26,93

Sözel (TÜR) b              

Cevap Anh. A CADCBABDBADCDDB

Sözel (TAR) cA B   dcA

Cevap Anh. A BACBCDBADA

Sözel (DİN) baACd ca  

Cevap Anh. A DBACACBBDC

Sözel (İNG) dCcdbAb Ad

Cevap Anh. A CCDBCAADAB

Sayısal (MAT)  cAdCadd AdCdad

Cevap Anh. A DDACCCAABABCCBB

Sayısal (FEN) DCAdDDcABCBaaCA

Cevap Anh. A DCABDDAABCBCBCA

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 0 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 0 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 1 2 33
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 0 1 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3 1 0 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 5 2 2 40
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 0 3 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 4 1 3 25
Students will be able to tell the time and dates. 4 2 2 50
Students will be able to talk about repeated actions. 2 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 6 1 5 17
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 3 2 1 67
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 5 1 83
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 2 1 67
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 2 1 67
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BİLAL ERBEK 11159 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
207,326 299,550 17 51 735 3418 47965

Puanı Hesaplanan: 61 835 3987 54546

Katılımlar: 20 61 836 3995 54719

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 3,27 3,85 4,81

Tarih 10 3 6 1,00 10 2,50 3,64 4,69

Din K.ve A.B. 10 2 7 -0,33 -3 1,57 2,74 3,09

Fen 15 3 12 -1,00 -7 1,78 4,78 6,30

Toplam: 75 14 34 2,67 4 13,47 21,30 26,93

Sözel (TÜR) CAbadABcdADbacd

Cevap Anh. A CADCBABDBADCDDB

Sözel (TAR) d bdbDaADd

Cevap Anh. A BACBCDBADA

Sözel (DİN) c AadbdccC

Cevap Anh. A DBACACBBDC

Sayısal (FEN) bCbBacAdcbadaab

Cevap Anh. A DCABDDAABCBCBCA

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 1 2 33
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 0 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 2 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3 1 2 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 5 2 2 40
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 0 5 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 4 0 0 0
Students will be able to tell the time and dates. 4 0 0 0
Students will be able to talk about repeated actions. 2 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 6 0 0 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 3 0 0 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 0 6 0
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 2 1 67
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 0 3 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CEVAT  TAM 87 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
199,472 299,550 18 52 766 3594 49719

Puanı Hesaplanan: 61 835 3987 54546

Katılımlar: 20 61 836 3995 54719

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 9 1,00 7 3,27 3,85 4,81

Tarih 10 3 3 2,00 20 2,50 3,64 4,69

Din K.ve A.B. 10 3 4 1,67 17 1,57 2,74 3,09

İngilizce 10 4 4 2,67 27 3,50 3,85 4,08

Matematik 15 2 9 -1,00 -7 0,85 2,44 3,95

Fen 15 1 8 -1,67 -11 1,78 4,78 6,30

Toplam: 75 17 37 4,67 6 13,47 21,30 26,93

Sözel (TÜR) dbca dabcbDCDD 

Cevap Anh. A CADCBABDBADCDDB

Sözel (TAR) a   CDcb A

Cevap Anh. A BACBCDBADA

Sözel (DİN) a  Cc BcDb

Cevap Anh. A DBACACBBDC

Sözel (İNG) bCcBaAd A 

Cevap Anh. A CCDBCAADAB

Sayısal (MAT) bcbdCac cdaC   

Cevap Anh. A DDACCCAABABCCBB

Sayısal (FEN)  dbd bAdcbc    

Cevap Anh. A DCABDDAABCBCBCA

Soru No 123456789012345

100
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40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 1 1 33
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 0 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 1 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3 1 1 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 5 1 2 20
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 2 2 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 4 1 2 25
Students will be able to tell the time and dates. 4 3 1 75
Students will be able to talk about repeated actions. 2 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 6 1 3 17
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 3 0 3 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 1 1 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 0 2 0
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 1 2 33
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 0 2 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DİCLE ÇITAK 99 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
254,722 299,550 9 35 488 2304 36480

Puanı Hesaplanan: 61 835 3987 54546

Katılımlar: 20 61 836 3995 54719

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 7 3,67 24 3,27 3,85 4,81

Tarih 10 3 6 1,00 10 2,50 3,64 4,69

Din K.ve A.B. 10 3 4 1,67 17 1,57 2,74 3,09

İngilizce 10 8 1 7,67 77 3,50 3,85 4,08

Matematik 15 3 9 0,00 0 0,85 2,44 3,95

Fen 15 6 7 3,67 24 1,78 4,78 6,30

Toplam: 75 29 34 17,67 24 13,47 21,30 26,93

Sözel (TÜR) bDDBb c cAcDdAa

Cevap Anh. B CDDBCADCBABDBAD

Sözel (TAR) cAdcdB cDc

Cevap Anh. B BABACBCDDA

Sözel (DİN) cbb AdA B 

Cevap Anh. B DCDBACACBB

Sözel (İNG) DABCdDBCA 

Cevap Anh. B DABCCDBCAA

Sayısal (MAT) ddBccDAbda  dd 

Cevap Anh. B CCBBDDACCCAABAB

Sayısal (FEN) d bdAd DAcaCBAb

Cevap Anh. B CBDCABDDAABCBAC

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 1 2 33
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 1 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3 1 2 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 5 1 3 20
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 2 1 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 4 3 0 75
Students will be able to tell the time and dates. 4 3 1 75
Students will be able to talk about repeated actions. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 6 1 4 17
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 3 1 2 33
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 1 1 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 2 2 33
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 2 1 67
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 1 2 33
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELEYSA IŞIK 109 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
346,225 299,550 1 12 162 777 16358

Puanı Hesaplanan: 61 835 3987 54546

Katılımlar: 20 61 836 3995 54719

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 6 6,00 40 3,27 3,85 4,81

Tarih 10 7 3 6,00 60 2,50 3,64 4,69

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 1,57 2,74 3,09

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,50 3,85 4,08

Matematik 15 7 6 5,00 33 0,85 2,44 3,95

Fen 15 11 2 10,33 69 1,78 4,78 6,30

Toplam: 75 47 23 39,33 52 13,47 21,30 26,93

Sözel (TÜR) CbaBC DCcAdcBAa

Cevap Anh. B CDDBCADCBABDBAD

Sözel (TAR) aABbdBCDDA

Cevap Anh. B BABACBCDDA

Sözel (DİN) DabdACACBd

Cevap Anh. B DCDBACACBB

Sözel (İNG) DABCCcBaAA

Cevap Anh. B DABCCDBCAA

Sayısal (MAT) CbacD Ab CAAaAd

Cevap Anh. B CCBBDDACCCAABAB

Sayısal (FEN) CBbCABDD  dCBAC

Cevap Anh. B CBDCABDDAABCBAC

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 3 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 2 1 67
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 5 2 3 40
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 4 4 0 100
Students will be able to tell the time and dates. 4 3 1 75
Students will be able to talk about repeated actions. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 2 1 67
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 6 2 3 33
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 3 3 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 4 1 67
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 2 0 67
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 2 1 67
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFNAZ ACARGÜL 116 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
255,050 299,550 8 34 486 2295 36407

Puanı Hesaplanan: 61 835 3987 54546

Katılımlar: 20 61 836 3995 54719

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 3,27 3,85 4,81

Tarih 10 5 5 3,33 33 2,50 3,64 4,69

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 1,57 2,74 3,09

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,50 3,85 4,08

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 0,85 2,44 3,95

Fen 15 4 11 0,33 2 1,78 4,78 6,30

Toplam: 75 31 44 16,33 22 13,47 21,30 26,93

Sözel (TÜR) bADCacBaBADbDDB

Cevap Anh. A CADCBABDBADCDDB

Sözel (TAR) BAacaaBcDA

Cevap Anh. A BACBCDBADA

Sözel (DİN) bcbaAdBBcC

Cevap Anh. A DBACACBBDC

Sözel (İNG) CCDdCAbcdd

Cevap Anh. A CCDBCAADAB

Sayısal (MAT) aadbabAdBbabacB

Cevap Anh. A DDACCCAABABCCBB

Sayısal (FEN) bCABcabAdbcbdac

Cevap Anh. A DCABDDAABCBCBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 3 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 0 3 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3 1 2 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 5 1 4 20
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 4 1 3 25
Students will be able to tell the time and dates. 4 3 1 75
Students will be able to talk about repeated actions. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 1 2 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 6 2 4 33
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 3 0 3 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 0 3 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 1 5 17
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 1 2 33
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 1 2 33
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN ABİ 161 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
260,603 299,550 6 32 466 2182 35118

Puanı Hesaplanan: 61 835 3987 54546

Katılımlar: 20 61 836 3995 54719

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 3,27 3,85 4,81

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 2,50 3,64 4,69

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 1,57 2,74 3,09

İngilizce 10 6 4 4,67 47 3,50 3,85 4,08

Matematik 15 4 5 2,33 16 0,85 2,44 3,95

Fen 15 4 5 2,33 16 1,78 4,78 6,30

Toplam: 75 26 37 13,67 18 13,47 21,30 26,93

Sözel (TÜR) abDCdABDBAcdDaB

Cevap Anh. A CADCBABDBADCDDB

Sözel (TAR) dbCcacaAbb

Cevap Anh. A BACBCDBADA

Sözel (DİN) bdcbAdcacd

Cevap Anh. A DBACACBBDC

Sözel (İNG) bCDdCAbDAa

Cevap Anh. A CCDBCAADAB

Sayısal (MAT) bDAdC   Bcca   

Cevap Anh. A DDACCCAABABCCBB

Sayısal (FEN) DCd a bAaCd    

Cevap Anh. A DCABDDAABCBCBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 0 3 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 2 1 67
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3 0 3 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 5 0 5 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 4 1 3 25
Students will be able to tell the time and dates. 4 3 1 75
Students will be able to talk about repeated actions. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 1 1 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 6 1 2 17
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 3 1 1 33
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 1 1 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 2 1 33
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 1 2 33
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 0 2 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 1 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYÜP KEÇECİ 35 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
262,464 299,550 5 30 457 2142 34695

Puanı Hesaplanan: 61 835 3987 54546

Katılımlar: 20 61 836 3995 54719

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 3,27 3,85 4,81

Tarih 10 4 6 2,00 20 2,50 3,64 4,69

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 1,57 2,74 3,09

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,50 3,85 4,08

Matematik 15 5 8 2,33 16 0,85 2,44 3,95

Fen 15 4 7 1,67 11 1,78 4,78 6,30

Toplam: 75 30 39 17,00 23 13,47 21,30 26,93

Sözel (TÜR) CDaabADaaABaBAb

Cevap Anh. B CDDBCADCBABDBAD

Sözel (TAR) aAaAbBabbA

Cevap Anh. B BABACBCDDA

Sözel (DİN) bdaadCcCBB

Cevap Anh. B DCDBACACBB

Sözel (İNG) cABCCcabAc

Cevap Anh. B DABCCDBCAA

Sayısal (MAT) ddBaDDAddCdca  

Cevap Anh. B CCBBDDACCCAABAB

Sayısal (FEN) dcDdAccbAAa    

Cevap Anh. B CBDCABDDAABCBAC

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 1 2 33
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 2 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3 1 2 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 5 1 4 20
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 4 3 1 75
Students will be able to tell the time and dates. 4 2 2 50
Students will be able to talk about repeated actions. 2 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 1 2 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 6 1 5 17
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 3 2 0 67
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 1 1 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 2 3 33
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 1 1 33
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 1 2 33
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HARUN GEZGEN 196 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
268,162 299,550 3 28 437 2025 33389

Puanı Hesaplanan: 61 835 3987 54546

Katılımlar: 20 61 836 3995 54719

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 3,27 3,85 4,81

Tarih 10 4 6 2,00 20 2,50 3,64 4,69

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 1,57 2,74 3,09

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,50 3,85 4,08

Matematik 15 7 8 4,33 29 0,85 2,44 3,95

Fen 15 5 10 1,67 11 1,78 4,78 6,30

Toplam: 75 34 41 20,33 27 13,47 21,30 26,93

Sözel (TÜR) aDacaAaCcAcaBAb

Cevap Anh. B CDDBCADCBABDBAD

Sözel (TAR) abdAbBaDaA

Cevap Anh. B BABACBCDDA

Sözel (DİN) DaDcACACaB

Cevap Anh. B DCDBACACBB

Sözel (İNG) DABdCcBacb

Cevap Anh. B DABCCDBCAA

Sayısal (MAT) CddBaDACdbAbaAd

Cevap Anh. B CCBBDDACCCAABAB

Sayısal (FEN) adDdAdabcbBbdAC

Cevap Anh. B CBDCABDDAABCBAC

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 1 2 33
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 0 3 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 5 3 2 60
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 4 2 2 50
Students will be able to tell the time and dates. 4 2 2 50
Students will be able to talk about repeated actions. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 0 3 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 6 5 1 83
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 3 2 1 67
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 0 3 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 2 4 33
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 0 3 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 2 1 67
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN  AŞAR 230 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
221,835 299,550 15 46 652 3060 44344

Puanı Hesaplanan: 61 835 3987 54546

Katılımlar: 20 61 836 3995 54719

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 3,27 3,85 4,81

Tarih 10 6 4 4,67 47 2,50 3,64 4,69

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 1,57 2,74 3,09

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,50 3,85 4,08

Matematik 15 5 10 1,67 11 0,85 2,44 3,95

Fen 15 4 11 0,33 2 1,78 4,78 6,30

Toplam: 75 26 49 9,67 13 13,47 21,30 26,93

Sözel (TÜR) aDbBbbaCcbBcdca

Cevap Anh. B CDDBCADCBABDBAD

Sözel (TAR) aAdACBCbDd

Cevap Anh. B BABACBCDDA

Sözel (DİN) bdccbCbdBd

Cevap Anh. B DCDBACACBB

Sözel (İNG) cABdCcBaAc

Cevap Anh. B DABCCDBCAA

Sayısal (MAT) CbBcaDbdaCcbddB

Cevap Anh. B CCBBDDACCCAABAB

Sayısal (FEN) CdbCcabcbcabBcC

Cevap Anh. B CBDCABDDAABCBAC

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 1 2 33
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 3 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3 1 2 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 5 1 4 20
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 4 2 2 50
Students will be able to tell the time and dates. 4 3 1 75
Students will be able to talk about repeated actions. 2 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 0 3 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 6 2 4 33
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 3 1 2 33
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 0 6 0
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 2 1 67
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 1 2 33
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HAYAL ÖZAKAÇ 256 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
209,906 299,550 16 48 724 3361 47387

Puanı Hesaplanan: 61 835 3987 54546

Katılımlar: 20 61 836 3995 54719

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 7 0,67 4 3,27 3,85 4,81

Tarih 10 3 4 1,67 17 2,50 3,64 4,69

Din K.ve A.B. 10 2 4 0,67 7 1,57 2,74 3,09

İngilizce 10 3 4 1,67 17 3,50 3,85 4,08

Matematik 15 1 8 -1,67 -11 0,85 2,44 3,95

Fen 15 4 5 2,33 16 1,78 4,78 6,30

Toplam: 75 16 32 5,33 7 13,47 21,30 26,93

Sözel (TÜR) b aC dcDaA a c 

Cevap Anh. A CADCBABDBADCDDB

Sözel (TAR) ac   bBADb

Cevap Anh. A BACBCDBADA

Sözel (DİN) aa dA B a 

Cevap Anh. A DBACACBBDC

Sözel (İNG) ddDaCc  A 

Cevap Anh. A CCDBCAADAB

Sayısal (MAT)   bddd  B dbd c

Cevap Anh. A DDACCCAABABCCBB

Sayısal (FEN)  dAcD AA   b db

Cevap Anh. A DCABDDAABCBCBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 0 50
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 1 2 33
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 0 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3 1 1 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 5 0 3 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 2 1 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 4 1 1 25
Students will be able to tell the time and dates. 4 1 3 25
Students will be able to talk about repeated actions. 2 1 0 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 1 0 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 6 0 4 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 3 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 2 1 33
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 1 1 33
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 1 1 33
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İMRA HALBU CU 260 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
245,372 299,550 11 41 538 2493 38664

Puanı Hesaplanan: 61 835 3987 54546

Katılımlar: 20 61 836 3995 54719

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 3,27 3,85 4,81

Tarih 10 4 6 2,00 20 2,50 3,64 4,69

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 1,57 2,74 3,09

İngilizce 10 4 6 2,00 20 3,50 3,85 4,08

Matematik 15 2 13 -2,33 -16 0,85 2,44 3,95

Fen 15 5 10 1,67 11 1,78 4,78 6,30

Toplam: 75 29 46 13,67 18 13,47 21,30 26,93

Sözel (TÜR) CDcBddDCaAcDBbD

Cevap Anh. B CDDBCADCBABDBAD

Sözel (TAR) dAabaBdcDA

Cevap Anh. B BABACBCDDA

Sözel (DİN) DCDBbaAdcc

Cevap Anh. B DCDBACACBB

Sözel (İNG) cAdbCcBabA

Cevap Anh. B DABCCDBCAA

Sayısal (MAT) bCddabdddddAaba

Cevap Anh. B CCBBDDACCCAABAB

Sayısal (FEN) ddaCddDbAccCBca

Cevap Anh. B CBDCABDDAABCBAC

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 2 1 67
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 2 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3 1 2 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 5 3 2 60
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 4 2 2 50
Students will be able to tell the time and dates. 4 2 2 50
Students will be able to talk about repeated actions. 2 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 1 2 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 6 1 5 17
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 3 0 3 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 0 3 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 1 5 17
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 3 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 0 3 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NURSENA AKTAŞ 270 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
282,121 299,550 2 21 379 1769 30239

Puanı Hesaplanan: 61 835 3987 54546

Katılımlar: 20 61 836 3995 54719

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 3,27 3,85 4,81

Tarih 10 7 3 6,00 60 2,50 3,64 4,69

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 1,57 2,74 3,09

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,50 3,85 4,08

Matematik 15 4 11 0,33 2 0,85 2,44 3,95

Fen 15 5 10 1,67 11 1,78 4,78 6,30

Toplam: 75 39 36 27,00 36 13,47 21,30 26,93

Sözel (TÜR) dbaBCbDCBAaDBAc

Cevap Anh. B CDDBCADCBABDBAD

Sözel (TAR) dABACcCaDA

Cevap Anh. B BABACBCDDA

Sözel (DİN) DbaBACdCBB

Cevap Anh. B DCDBACACBB

Sözel (İNG) DABCCbBbAc

Cevap Anh. B DABCCDBCAA

Sayısal (MAT) CCcBbcbbddcddAc

Cevap Anh. B CCBBDDACCCAABAB

Sayısal (FEN) dBbdbdcDcccbBAC

Cevap Anh. B CBDCABDDAABCBAC

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 3 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 3 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3 0 3 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 5 3 2 60
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 4 3 1 75
Students will be able to tell the time and dates. 4 3 1 75
Students will be able to talk about repeated actions. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 0 3 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 6 3 3 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 3 1 2 33
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 0 3 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 3 3 50
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 1 2 33
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 0 3 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞERVAN ŞAHBAZ 274 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
232,980 299,550 14 45 600 2796 41681

Puanı Hesaplanan: 61 835 3987 54546

Katılımlar: 20 61 836 3995 54719

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 3,27 3,85 4,81

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 2,50 3,64 4,69

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 1,57 2,74 3,09

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,50 3,85 4,08

Matematik 15 5 10 1,67 11 0,85 2,44 3,95

Fen 15 3 12 -1,00 -7 1,78 4,78 6,30

Toplam: 75 25 50 8,33 11 13,47 21,30 26,93

Sözel (TÜR) bADCddaDdADbaDB

Cevap Anh. A CADCBABDBADCDDB

Sözel (TAR) acaBdbacbA

Cevap Anh. A BACBCDBADA

Sözel (DİN) addbAbcdcC

Cevap Anh. A DBACACBBDC

Sözel (İNG) bCbBaAccAB

Cevap Anh. A CCDBCAADAB

Sayısal (MAT) aacbbdAAcdBaCaB

Cevap Anh. A DDACCCAABABCCBB

Sayısal (FEN) cbABaDbbaaadabc

Cevap Anh. A DCABDDAABCBCBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 1 2 33
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 0 3 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3 1 2 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 5 1 4 20
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 4 2 2 50
Students will be able to tell the time and dates. 4 3 1 75
Students will be able to talk about repeated actions. 2 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 1 2 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 6 3 3 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 3 0 3 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 1 5 17
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 0 3 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 1 2 33
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ DEMİR 253 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
182,208 299,550 19 59 808 3851 52792

Puanı Hesaplanan: 61 835 3987 54546

Katılımlar: 20 61 836 3995 54719

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 3,27 3,85 4,81

Tarih 10 3 7 0,67 7 2,50 3,64 4,69

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 1,57 2,74 3,09

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 3,50 3,85 4,08

Matematik 15 3 8 0,33 2 0,85 2,44 3,95

Fen 15 2 13 -2,33 -16 1,78 4,78 6,30

Toplam: 75 15 56 -3,67 -5 13,47 21,30 26,93

Sözel (TÜR) dcabcABDcdcdacB

Cevap Anh. A CADCBABDBADCDDB

Sözel (TAR) acbcbcBAbA

Cevap Anh. A BACBCDBADA

Sözel (DİN) adbCbadBcd

Cevap Anh. A DBACACBBDC

Sözel (İNG) bdbcbccDcd

Cevap Anh. A CCDBCAADAB

Sayısal (MAT) bDcCdCcdcba    

Cevap Anh. A DDACCCAABABCCBB

Sayısal (FEN) cdbabccbdaBdBbd

Cevap Anh. A DCABDDAABCBCBCA

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 1 2 33
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 2 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3 1 2 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 5 1 4 20
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 4 0 4 0
Students will be able to tell the time and dates. 4 0 4 0
Students will be able to talk about repeated actions. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 0 3 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 6 2 1 33
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 3 1 2 33
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 1 5 17
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 1 2 33
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 0 3 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR TAŞOĞLU 280 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
248,360 299,550 10 39 520 2441 37956

Puanı Hesaplanan: 61 835 3987 54546

Katılımlar: 20 61 836 3995 54719

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 3,27 3,85 4,81

Tarih 10 9 1 8,67 87 2,50 3,64 4,69

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 1,57 2,74 3,09

İngilizce 10 6 3 5,00 50 3,50 3,85 4,08

Matematik 15 3 10 -0,33 -2 0,85 2,44 3,95

Fen 15 3 10 -0,33 -2 1,78 4,78 6,30

Toplam: 75 32 37 19,67 26 13,47 21,30 26,93

Sözel (TÜR) aADaaAcbBADbacB

Cevap Anh. A CADCBABDBADCDDB

Sözel (TAR) BACBdDBADA

Cevap Anh. A BACBCDBADA

Sözel (DİN) c ACcCBdcd

Cevap Anh. A DBACACBBDC

Sözel (İNG) CCcBaA DdB

Cevap Anh. A CCDBCAADAB

Sayısal (MAT) bDcabdAc Adb ca

Cevap Anh. A DDACCCAABABCCBB

Sayısal (FEN) Dbca ccbaddCBa 

Cevap Anh. A DCABDDAABCBCBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 3 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 2 1 67
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 5 2 2 40
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 4 2 1 50
Students will be able to tell the time and dates. 4 3 1 75
Students will be able to talk about repeated actions. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 6 2 3 33
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 3 1 2 33
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 0 3 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 2 2 33
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 0 3 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 1 2 33
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
* E* RE 0 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
207,848 299,550 14 50 732 3404 47851

Puanı Hesaplanan: 61 835 3987 54546

Katılımlar: 20 61 836 3995 54719

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 -1,00 -7 2,32 3,85 4,81

Tarih 10 3 7 0,67 7 2,48 3,64 4,69

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 2,77 2,74 3,09

İngilizce 10 5 5 3,33 33 1,13 3,85 4,08

Matematik 15 5 10 1,67 11 0,45 2,44 3,95

Fen 15 3 7 0,67 4 4,32 4,78 6,30

Toplam: 75 21 49 4,67 6 13,47 21,30 26,93

Sözel (TÜR) babdCAbdcdcDadb

Cevap Anh. B CDDBCADCBABDBAD

Sözel (TAR) aAadaBacDd

Cevap Anh. B BABACBCDDA

Sözel (DİN) cbaddCAdcc

Cevap Anh. B DCDBACACBB

Sözel (İNG) DABdaadbAA

Cevap Anh. B DABCCDBCAA

Sayısal (MAT) aaddaabCCacAaAB

Cevap Anh. B CCBBDDACCCAABAB

Sayısal (FEN) adDddcD bcB    

Cevap Anh. B CBDCABDDAABCBAC

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 1 2 33
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 2 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3 1 2 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 5 1 4 20
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 4 3 1 75
Students will be able to tell the time and dates. 4 1 3 25
Students will be able to talk about repeated actions. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 1 2 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 6 1 5 17
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 3 1 2 33
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 2 2 33
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 0 2 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 1 2 33
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AVŞİN BENK 25 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
376,248 299,550 1 9 100 461 10747

Puanı Hesaplanan: 61 835 3987 54546

Katılımlar: 20 61 836 3995 54719

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 2,32 3,85 4,81

Tarih 10 7 3 6,00 60 2,48 3,64 4,69

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 2,77 2,74 3,09

İngilizce 10 7 2 6,33 63 1,13 3,85 4,08

Matematik 15 7 4 5,67 38 0,45 2,44 3,95

Fen 15 14 1 13,67 91 4,32 4,78 6,30

Toplam: 75 53 17 47,33 63 13,47 21,30 26,93

Sözel (TÜR) dADCaAcaBAaCDcc

Cevap Anh. A CADCBABDBADCDDB

Sözel (TAR) dACaCDaADA

Cevap Anh. A BACBCDBADA

Sözel (DİN) DBACACBBDC

Cevap Anh. A DBACACBBDC

Sözel (İNG)  CDBaAcDAB

Cevap Anh. A CCDBCAADAB

Sayısal (MAT)   AbCCcAab  CBB

Cevap Anh. A DDACCCAABABCCBB

Sayısal (FEN) DCABDDAAaCBCBCA

Cevap Anh. A DCABDDAABCBCBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 2 1 67
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 3 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3 1 2 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 5 5 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 4 2 1 50
Students will be able to tell the time and dates. 4 3 1 75
Students will be able to talk about repeated actions. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 1 1 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 6 2 2 33
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 3 2 1 67
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 6 0 100
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 3 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 2 1 67
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYCAN AŞAN 28 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
295,295 299,550 3 19 326 1557 27232

Puanı Hesaplanan: 61 835 3987 54546

Katılımlar: 20 61 836 3995 54719

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 9 2,00 13 2,32 3,85 4,81

Tarih 10 4 5 2,33 23 2,48 3,64 4,69

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 2,77 2,74 3,09

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,13 3,85 4,08

Matematik 15 8 4 6,67 44 0,45 2,44 3,95

Fen 15 8 5 6,33 42 4,32 4,78 6,30

Toplam: 75 35 32 24,33 32 13,47 21,30 26,93

Sözel (TÜR) aca BAaDccDdDba

Cevap Anh. A CADCBABDBADCDDB

Sözel (TAR) c aBCcdAbA

Cevap Anh. A BACBCDBADA

Sözel (DİN) a ACAdBcDC

Cevap Anh. A DBACACBBDC

Sözel (İNG) adDBaAdcAd

Cevap Anh. A CCDBCAADAB

Sayısal (MAT) DDdd CbcBA  CBB

Cevap Anh. A DDACCCAABABCCBB

Sayısal (FEN)  CAaa AAabBCBbA

Cevap Anh. A DCABDDAABCBCBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 1 2 33
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 0 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 2 1 67
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3 1 2 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 5 3 1 60
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 4 1 3 25
Students will be able to tell the time and dates. 4 2 2 50
Students will be able to talk about repeated actions. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 2 1 67
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 6 3 2 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 3 2 1 67
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 1 0 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 3 1 50
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 3 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 2 1 67
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DEVRAN EREK 61 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
167,507 299,550 20 61 825 3940 53959

Puanı Hesaplanan: 61 835 3987 54546

Katılımlar: 20 61 836 3995 54719

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 -1,00 -7 2,32 3,85 4,81

Tarih 10 3 7 0,67 7 2,48 3,64 4,69

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 2,77 2,74 3,09

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 1,13 3,85 4,08

Matematik 15 2 13 -2,33 -16 0,45 2,44 3,95

Fen 15 3 12 -1,00 -7 4,32 4,78 6,30

Toplam: 75 14 61 -6,33 -8 13,47 21,30 26,93

Sözel (TÜR) adaadbcc*ADbaDc

Cevap Anh. A CADCBABDBADCDDB

Sözel (TAR) dAdaCacAac

Cevap Anh. A BACBCDBADA

Sözel (DİN) aBdbAddcba

Cevap Anh. A DBACACBBDC

Sözel (İNG) adbdacdaAc

Cevap Anh. A CCDBCAADAB

Sayısal (MAT) badabdbAcdabadB

Cevap Anh. A DDACCCAABABCCBB

Sayısal (FEN) DadacadAadBadac

Cevap Anh. A DCABDDAABCBCBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 0 3 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 2 1 67
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3 0 3 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 5 1 4 20
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 4 1 3 25
Students will be able to tell the time and dates. 4 0 4 0
Students will be able to talk about repeated actions. 2 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 1 2 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 6 1 5 17
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 3 0 3 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 0 3 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 2 4 33
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 1 2 33
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 0 3 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EFE PAÇAL 81 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
194,530 299,550 17 56 784 3689 50773

Puanı Hesaplanan: 61 835 3987 54546

Katılımlar: 20 61 836 3995 54719

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 2,32 3,85 4,81

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 2,48 3,64 4,69

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 2,77 2,74 3,09

İngilizce 10 0 10 -3,33 -33 1,13 3,85 4,08

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 0,45 2,44 3,95

Fen 15 4 11 0,33 2 4,32 4,78 6,30

Toplam: 75 17 58 -2,33 -3 13,47 21,30 26,93

Sözel (TÜR) acbadbBDdAbbDaB

Cevap Anh. A CADCBABDBADCDDB

Sözel (TAR) cdbcdbacDb

Cevap Anh. A BACBCDBADA

Sözel (DİN) aBACbdBdab

Cevap Anh. A DBACACBBDC

Sözel (İNG) bdcadbdcbc

Cevap Anh. A CCDBCAADAB

Sayısal (MAT) acdbCbbABdcabac

Cevap Anh. A DDACCCAABABCCBB

Sayısal (FEN) cdbdacbdBCdbdCA

Cevap Anh. A DCABDDAABCBCBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 1 2 33
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 0 3 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3 0 3 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 5 3 2 60
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 4 0 4 0
Students will be able to tell the time and dates. 4 0 4 0
Students will be able to talk about repeated actions. 2 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 2 1 67
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 6 0 6 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 3 0 3 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 1 5 17
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 0 3 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 1 2 33
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ROZİN ŞAHİN 0 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
198,973 299,550 15 53 769 3609 49834

Puanı Hesaplanan: 61 835 3987 54546

Katılımlar: 20 61 836 3995 54719

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 2 13 -2,33 -16 2,32 3,85 4,81

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 2,48 3,64 4,69

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 2,77 2,74 3,09

İngilizce 10 5 5 3,33 33 1,13 3,85 4,08

Matematik 15 4 11 0,33 2 0,45 2,44 3,95

Fen 15 5 10 1,67 11 4,32 4,78 6,30

Toplam: 75 21 54 3,00 4 13,47 21,30 26,93

Sözel (TÜR) bccBadaddccDcba

Cevap Anh. B CDDBCADCBABDBAD

Sözel (TAR) BbabacbaDd

Cevap Anh. B BABACBCDDA

Sözel (DİN) bCadAbdCac

Cevap Anh. B DCDBACACBB

Sözel (İNG) DAadCDcaAb

Cevap Anh. B DABCCDBCAA

Sayısal (MAT) dbBdaDbCdbAcadc

Cevap Anh. B CCBBDDACCCAABAB

Sayısal (FEN) CcbbAcDacAaCcbd

Cevap Anh. B CBDCABDDAABCBAC

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 1 2 33
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 0 3 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3 1 2 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 5 2 3 40
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 4 1 3 25
Students will be able to tell the time and dates. 4 2 2 50
Students will be able to talk about repeated actions. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 0 3 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 6 3 3 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 3 0 3 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 2 4 33
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 0 3 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 2 1 67
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN KAPLAN 130 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
209,209 299,550 13 49 727 3379 47550

Puanı Hesaplanan: 61 835 3987 54546

Katılımlar: 20 61 836 3995 54719

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 7 2,67 18 2,32 3,85 4,81

Tarih 10 4 5 2,33 23 2,48 3,64 4,69

Din K.ve A.B. 10 2 6 0,00 0 2,77 2,74 3,09

İngilizce 10 3 6 1,00 10 1,13 3,85 4,08

Matematik 15 2 7 -0,33 -2 0,45 2,44 3,95

Fen 15 2 9 -1,00 -7 4,32 4,78 6,30

Toplam: 75 18 40 4,67 6 13,47 21,30 26,93

Sözel (TÜR) b abccBD  adDDB

Cevap Anh. A CADCBABDBADCDDB

Sözel (TAR) cACBda Abc

Cevap Anh. A BACBCDBADA

Sözel (DİN) bBcbbda  C

Cevap Anh. A DBACACBBDC

Sözel (İNG)  CDddccabB

Cevap Anh. A CCDBCAADAB

Sayısal (MAT)  Dc dac  c Ca d

Cevap Anh. A DDACCCAABABCCBB

Sayısal (FEN) bd cDaAb bc  bb

Cevap Anh. A DCABDDAABCBCBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 0 3 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 2 1 67
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3 1 1 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 5 2 3 40
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 0 3 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 4 1 2 25
Students will be able to tell the time and dates. 4 1 3 25
Students will be able to talk about repeated actions. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 6 2 3 33
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 3 0 3 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 1 4 17
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 1 2 33
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 0 0 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN İTAH 86 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
182,461 299,550 19 58 807 3845 52756

Puanı Hesaplanan: 61 835 3987 54546

Katılımlar: 20 61 836 3995 54719

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 1 8 -1,67 -11 2,32 3,85 4,81

Tarih 10 3 4 1,67 17 2,48 3,64 4,69

Din K.ve A.B. 10 0 6 -2,00 -20 2,77 2,74 3,09

İngilizce 10 2 6 0,00 0 1,13 3,85 4,08

Matematik 15 2 8 -0,67 -4 0,45 2,44 3,95

Fen 15 3 8 0,33 2 4,32 4,78 6,30

Toplam: 75 11 40 -2,33 -3 13,47 21,30 26,93

Sözel (TÜR)   caddc Bd a a 

Cevap Anh. A CADCBABDBADCDDB

Sözel (TAR) Bb d c bDA

Cevap Anh. A BACBCDBADA

Sözel (DİN) c c  dac a

Cevap Anh. A DBACACBBDC

Sözel (İNG)  CDcdc acd

Cevap Anh. A CCDBCAADAB

Sayısal (MAT) acA  d Ad daad 

Cevap Anh. A DDACCCAABABCCBB

Sayısal (FEN) cCcdDD*ca    *d

Cevap Anh. A DCABDDAABCBCBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 0 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 3 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 0 1 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3 0 2 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 5 0 3 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 0 3 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 4 0 2 0
Students will be able to tell the time and dates. 4 1 3 25
Students will be able to talk about repeated actions. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 1 2 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 6 0 3 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 3 1 1 33
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 2 3 33
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 1 1 33
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 0 2 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ERDEM 92 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
246,213 299,550 11 40 530 2476 38462

Puanı Hesaplanan: 61 835 3987 54546

Katılımlar: 20 61 836 3995 54719

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 8 3,33 22 2,32 3,85 4,81

Tarih 10 2 7 -0,33 -3 2,48 3,64 4,69

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 2,77 2,74 3,09

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,13 3,85 4,08

Matematik 15 4 10 0,67 4 0,45 2,44 3,95

Fen 15 7 8 4,33 29 4,32 4,78 6,30

Toplam: 75 26 44 11,33 15 13,47 21,30 26,93

Sözel (TÜR) CaDad DdddBDcAa

Cevap Anh. B CDDBCADCBABDBAD

Sözel (TAR) ccaAdca Dd

Cevap Anh. B BABACBCDDA

Sözel (DİN) Dba AdACc 

Cevap Anh. B DCDBACACBB

Sözel (İNG) bdcdCbBCcd

Cevap Anh. B DABCCDBCAA

Sayısal (MAT)  aBdDcdddddABda

Cevap Anh. B CCBBDDACCCAABAB

Sayısal (FEN) CcDCAcbbcAaCBbb

Cevap Anh. B CBDCABDDAABCBAC

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 1 2 33
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 0 3 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3 0 2 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 5 1 3 20
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 3 1 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 4 0 4 0
Students will be able to tell the time and dates. 4 3 1 75
Students will be able to talk about repeated actions. 2 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 3 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 6 0 5 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 3 0 3 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 2 4 33
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 2 1 67
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 2 1 67
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYÜP AŞAN 93 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
236,307 299,550 12 43 583 2713 40860

Puanı Hesaplanan: 61 835 3987 54546

Katılımlar: 20 61 836 3995 54719

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 8 2,33 16 2,32 3,85 4,81

Tarih 10 5 4 3,67 37 2,48 3,64 4,69

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 2,77 2,74 3,09

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,13 3,85 4,08

Matematik 15 2 11 -1,67 -11 0,45 2,44 3,95

Fen 15 6 7 3,67 24 4,32 4,78 6,30

Toplam: 75 26 40 12,67 17 13,47 21,30 26,93

Sözel (TÜR) dba d aCaABDcAc

Cevap Anh. B CDDBCADCBABDBAD

Sözel (TAR) BABdC Caac

Cevap Anh. B BABACBCDDA

Sözel (DİN) D cB dAdBB

Cevap Anh. B DCDBACACBB

Sözel (İNG) DcBadbBadd

Cevap Anh. B DABCCDBCAA

Sayısal (MAT) ad dDbAbabc cdc

Cevap Anh. B CCBBDDACCCAABAB

Sayısal (FEN) b DCdc cAAcaBAb

Cevap Anh. B CBDCABDDAABCBAC

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 1 2 33
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 3 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3 1 1 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 5 1 2 20
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 4 1 3 25
Students will be able to tell the time and dates. 4 1 3 25
Students will be able to talk about repeated actions. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 1 1 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 6 0 6 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 3 1 2 33
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 3 1 50
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 3 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 0 3 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM OLĞUN 100 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
281,334 299,550 5 22 381 1779 30427

Puanı Hesaplanan: 61 835 3987 54546

Katılımlar: 20 61 836 3995 54719

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 2,32 3,85 4,81

Tarih 10 9 1 8,67 87 2,48 3,64 4,69

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 2,77 2,74 3,09

İngilizce 10 3 4 1,67 17 1,13 3,85 4,08

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 0,45 2,44 3,95

Fen 15 9 6 7,00 47 4,32 4,78 6,30

Toplam: 75 38 34 26,67 36 13,47 21,30 26,93

Sözel (TÜR) dcbabbDCBAaDBca

Cevap Anh. B CDDBCADCBABDBAD

Sözel (TAR) BABAbBCDDA

Cevap Anh. B BABACBCDDA

Sözel (DİN) bCDBACbCBB

Cevap Anh. B DCDBACACBB

Sözel (İNG) adBCCb d  

Cevap Anh. B DABCCDBCAA

Sayısal (MAT) CaddaacbbaddBAc

Cevap Anh. B CCBBDDACCCAABAB

Sayısal (FEN) CcDCAdDDcAaCdAb

Cevap Anh. B CBDCABDDAABCBAC

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 3 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 2 1 67
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 5 5 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 4 2 1 50
Students will be able to tell the time and dates. 4 1 1 25
Students will be able to talk about repeated actions. 2 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 1 2 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 6 1 5 17
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 3 1 2 33
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 0 3 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 5 1 83
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 1 2 33
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 2 1 67
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE  İŞYAR 107 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
275,843 299,550 6 24 399 1877 31670

Puanı Hesaplanan: 61 835 3987 54546

Katılımlar: 20 61 836 3995 54719

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 6 5,00 33 2,32 3,85 4,81

Tarih 10 5 5 3,33 33 2,48 3,64 4,69

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 2,77 2,74 3,09

İngilizce 10 2 7 -0,33 -3 1,13 3,85 4,08

Matematik 15 3 10 -0,33 -2 0,45 2,44 3,95

Fen 15 10 5 8,33 56 4,32 4,78 6,30

Toplam: 75 31 38 18,33 24 13,47 21,30 26,93

Sözel (TÜR) bDadC DCBdcDBb 

Cevap Anh. B CDDBCADCBABDBAD

Sözel (TAR) aABAbcCDcc

Cevap Anh. B BABACBCDDA

Sözel (DİN) cdb ACACaa

Cevap Anh. B DCDBACACBB

Sözel (İNG) addbCbdCc 

Cevap Anh. B DABCCDBCAA

Sayısal (MAT)  dB acdaCacAdcc

Cevap Anh. B CCBBDDACCCAABAB

Sayısal (FEN) CBaCAdDDcbaCBAC

Cevap Anh. B CBDCABDDAABCBAC

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 0 50
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 1 2 33
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 2 1 67
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3 1 2 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 5 2 2 40
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 4 0 3 0
Students will be able to tell the time and dates. 4 2 2 50
Students will be able to talk about repeated actions. 2 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 1 2 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 6 0 4 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 3 0 3 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 4 2 67
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 2 1 67
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 2 1 67
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MERAL ÖNKAYA 119 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
191,394 299,550 18 57 790 3733 51377

Puanı Hesaplanan: 61 835 3987 54546

Katılımlar: 20 61 836 3995 54719

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 2,32 3,85 4,81

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 2,48 3,64 4,69

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 2,77 2,74 3,09

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 1,13 3,85 4,08

Matematik 15 2 12 -2,00 -13 0,45 2,44 3,95

Fen 15 2 11 -1,67 -11 4,32 4,78 6,30

Toplam: 75 17 55 -1,33 -2 13,47 21,30 26,93

Sözel (TÜR) CAcacdBbBAcCacd

Cevap Anh. A CADCBABDBADCDDB

Sözel (TAR) BdacbadAbc

Cevap Anh. A BACBCDBADA

Sözel (DİN) bdACAaccDa

Cevap Anh. A DBACACBBDC

Sözel (İNG) bCbcbbdb*c

Cevap Anh. A CCDBCAADAB

Sayısal (MAT) abcdbdAcBcad aa

Cevap Anh. A DDACCCAABABCCBB

Sayısal (FEN) Daca  dAcbcacdb

Cevap Anh. A DCABDDAABCBCBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 1 2 33
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 2 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3 0 3 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 5 2 3 40
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 4 0 4 0
Students will be able to tell the time and dates. 4 1 3 25
Students will be able to talk about repeated actions. 2 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 1 2 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 6 1 4 17
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 3 0 3 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 0 3 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 2 2 33
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 0 3 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 0 3 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAN BEYAZALMA 153 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
274,765 299,550 7 25 408 1904 31908

Puanı Hesaplanan: 61 835 3987 54546

Katılımlar: 20 61 836 3995 54719

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 9 1,00 7 2,32 3,85 4,81

Tarih 10 6 3 5,00 50 2,48 3,64 4,69

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 2,77 2,74 3,09

İngilizce 10 2 5 0,33 3 1,13 3,85 4,08

Matematik 15 4 6 2,00 13 0,45 2,44 3,95

Fen 15 9 5 7,33 49 4,32 4,78 6,30

Toplam: 75 32 31 21,67 29 13,47 21,30 26,93

Sözel (TÜR) a a ddabcAbbDDB

Cevap Anh. A CADCBABDBADCDDB

Sözel (TAR) BAa CcaADA

Cevap Anh. A BACBCDBADA

Sözel (DİN) aBAaACaBDC

Cevap Anh. A DBACACBBDC

Sözel (İNG) bdD b  cdB

Cevap Anh. A CCDBCAADAB

Sayısal (MAT)  add bA BABbb  

Cevap Anh. A DDACCCAABABCCBB

Sayısal (FEN) DCAcD AcaCBCBbb

Cevap Anh. A DCABDDAABCBCBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 3 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 2 1 67
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3 0 2 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 5 3 2 60
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 4 1 2 25
Students will be able to tell the time and dates. 4 0 2 0
Students will be able to talk about repeated actions. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 1 0 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 6 1 4 17
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 3 1 2 33
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 1 0 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 3 2 50
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 3 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 2 1 67
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED ERCAN 137 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
314,382 299,550 2 15 261 1220 23053

Puanı Hesaplanan: 61 835 3987 54546

Katılımlar: 20 61 836 3995 54719

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 2,32 3,85 4,81

Tarih 10 8 2 7,33 73 2,48 3,64 4,69

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 2,77 2,74 3,09

İngilizce 10 5 5 3,33 33 1,13 3,85 4,08

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 0,45 2,44 3,95

Fen 15 11 4 9,67 64 4,32 4,78 6,30

Toplam: 75 43 32 32,33 43 13,47 21,30 26,93

Sözel (TÜR) dcDbBABaBADdcDB

Cevap Anh. A CADCBABDBADCDDB

Sözel (TAR) BAdBCaBADA

Cevap Anh. A BACBCDBADA

Sözel (DİN) bBACACBBcd

Cevap Anh. A DBACACBBDC

Sözel (İNG) aCDdbAbaAB

Cevap Anh. A CCDBCAADAB

Sayısal (MAT) DbcaCCddaddbbad

Cevap Anh. A DDACCCAABABCCBB

Sayısal (FEN) DdAcDbAAcCBCBCA

Cevap Anh. A DCABDDAABCBCBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 3 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 2 1 67
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 5 3 2 60
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 4 2 2 50
Students will be able to tell the time and dates. 4 2 2 50
Students will be able to talk about repeated actions. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 1 2 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 6 0 6 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 3 1 2 33
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 5 1 83
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 2 1 67
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 2 1 67
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR YUR 267 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
269,248 299,550 8 26 430 2003 33156

Puanı Hesaplanan: 61 835 3987 54546

Katılımlar: 20 61 836 3995 54719

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 8 3,33 22 2,32 3,85 4,81

Tarih 10 6 3 5,00 50 2,48 3,64 4,69

Din K.ve A.B. 10 1 4 -0,33 -3 2,77 2,74 3,09

İngilizce 10 4 2 3,33 33 1,13 3,85 4,08

Matematik 15 3 6 1,00 7 0,45 2,44 3,95

Fen 15 8 4 6,67 44 4,32 4,78 6,30

Toplam: 75 28 27 19,00 25 13,47 21,30 26,93

Sözel (TÜR) aa BacDCdAdbBAa

Cevap Anh. B CDDBCADCBABDBAD

Sözel (TAR) BABAbB aaA

Cevap Anh. B BABACBCDDA

Sözel (DİN)  aD  bc a 

Cevap Anh. B DCDBACACBB

Sözel (İNG)  ABCC c c 

Cevap Anh. B DABCCDBCAA

Sayısal (MAT)  a aacA d A cA 

Cevap Anh. B CCBBDDACCCAABAB

Sayısal (FEN) Ca CABD bb aBAC

Cevap Anh. B CBDCABDDAABCBAC

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 2 1 67
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 1 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 5 1 2 20
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 0 2 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 4 3 0 75
Students will be able to tell the time and dates. 4 1 2 25
Students will be able to talk about repeated actions. 2 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 6 1 3 17
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 3 2 0 67
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 2 2 33
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 2 1 67
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 2 0 67
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SADIK TANER SARAÇ 164 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
252,291 299,550 10 37 495 2354 37043

Puanı Hesaplanan: 61 835 3987 54546

Katılımlar: 20 61 836 3995 54719

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 2,32 3,85 4,81

Tarih 10 4 6 2,00 20 2,48 3,64 4,69

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 2,77 2,74 3,09

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,13 3,85 4,08

Matematik 15 4 11 0,33 2 0,45 2,44 3,95

Fen 15 7 8 4,33 29 4,32 4,78 6,30

Toplam: 75 30 45 15,00 20 13,47 21,30 26,93

Sözel (TÜR) CbbBbcDCBbcaBdc

Cevap Anh. B CDDBCADCBABDBAD

Sözel (TAR) BAcAbaabaA

Cevap Anh. B BABACBCDDA

Sözel (DİN) caDdA*ACBB

Cevap Anh. B DCDBACACBB

Sözel (İNG) bABdbbaCdd

Cevap Anh. B DABCCDBCAA

Sayısal (MAT) bdBcaDbbdCbbBdc

Cevap Anh. B CCBBDDACCCAABAB

Sayısal (FEN) bBaabBDbcABCdAb

Cevap Anh. B CBDCABDDAABCBAC
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 1 2 33
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 2 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3 1 2 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 5 2 3 40
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 4 2 2 50
Students will be able to tell the time and dates. 4 1 3 25
Students will be able to talk about repeated actions. 2 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 1 2 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 6 1 5 17
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 3 1 2 33
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 4 2 67
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 0 3 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 1 2 33
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDEN KARAKAYA 251 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
194,959 299,550 16 55 782 3681 50682

Puanı Hesaplanan: 61 835 3987 54546

Katılımlar: 20 61 836 3995 54719

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 2,32 3,85 4,81

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 2,48 3,64 4,69

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 2,77 2,74 3,09

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,13 3,85 4,08

Matematik 15 2 13 -2,33 -16 0,45 2,44 3,95

Fen 15 3 12 -1,00 -7 4,32 4,78 6,30

Toplam: 75 19 56 0,33 0 13,47 21,30 26,93

Sözel (TÜR) bbcBadDbccdDBAD

Cevap Anh. B CDDBCADCBABDBAD

Sözel (TAR) dAdAdddaad

Cevap Anh. B BABACBCDDA

Sözel (DİN) adDcddAdaB

Cevap Anh. B DCDBACACBB

Sözel (İNG) bddCbDadbA

Cevap Anh. B DABCCDBCAA

Sayısal (MAT) dddBabcabdbcdAa

Cevap Anh. B CCBBDDACCCAABAB

Sayısal (FEN) dcbbAcDccbdaaAa

Cevap Anh. B CBDCABDDAABCBAC

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 0 3 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 2 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3 0 3 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 5 1 4 20
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 4 2 2 50
Students will be able to tell the time and dates. 4 0 4 0
Students will be able to talk about repeated actions. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 0 3 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 6 1 5 17
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 3 1 2 33
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 0 3 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 2 4 33
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 0 3 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 1 2 33
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN SARIBULAK 258 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
268,360 299,550 9 27 435 2022 33337

Puanı Hesaplanan: 61 835 3987 54546

Katılımlar: 20 61 836 3995 54719

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 2,32 3,85 4,81

Tarih 10 4 6 2,00 20 2,48 3,64 4,69

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 2,77 2,74 3,09

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,13 3,85 4,08

Matematik 15 4 11 0,33 2 0,45 2,44 3,95

Fen 15 10 5 8,33 56 4,32 4,78 6,30

Toplam: 75 33 42 19,00 25 13,47 21,30 26,93

Sözel (TÜR) dbcadcBDBAcdDba

Cevap Anh. A CADCBABDBADCDDB

Sözel (TAR) dAdBCDabad

Cevap Anh. A BACBCDBADA

Sözel (DİN) bdbCACBdDC

Cevap Anh. A DBACACBBDC

Sözel (İNG) CdaBCAdcda

Cevap Anh. A CCDBCAADAB

Sayısal (MAT) cDbdddcABdcaaBc

Cevap Anh. A DDACCCAABABCCBB

Sayısal (FEN) DCABbccdcCBCBCA

Cevap Anh. A DCABDDAABCBCBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 0 3 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 2 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 5 2 3 40
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 4 1 3 25
Students will be able to tell the time and dates. 4 3 1 75
Students will be able to talk about repeated actions. 2 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 2 1 67
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 6 1 5 17
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 3 0 3 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 3 3 50
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 2 1 67
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 2 1 67
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EMRE ÇILĞINÖZÜ 259 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
291,263 299,550 4 20 338 1616 28139

Puanı Hesaplanan: 61 835 3987 54546

Katılımlar: 20 61 836 3995 54719

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 7 4,67 31 2,32 3,85 4,81

Tarih 10 5 5 3,33 33 2,48 3,64 4,69

Din K.ve A.B. 10 3 6 1,00 10 2,77 2,74 3,09

İngilizce 10 3 6 1,00 10 1,13 3,85 4,08

Matematik 15 6 9 3,00 20 0,45 2,44 3,95

Fen 15 10 5 8,33 56 4,32 4,78 6,30

Toplam: 75 34 38 21,33 28 13,47 21,30 26,93

Sözel (TÜR) aAcb AcbcADCDcB

Cevap Anh. A CADCBABDBADCDDB

Sözel (TAR) cAdBdaBAaA

Cevap Anh. A BACBCDBADA

Sözel (DİN) a ddbCBBad

Cevap Anh. A DBACACBBDC

Sözel (İNG) CbDaddcD* 

Cevap Anh. A CCDBCAADAB

Sayısal (MAT) DcbCadcdddBCCBc

Cevap Anh. A DDACCCAABABCCBB

Sayısal (FEN) DCAcDccAcCBCcCA

Cevap Anh. A DCABDDAABCBCBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 1 2 33
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 2 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 5 0 4 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 4 1 2 25
Students will be able to tell the time and dates. 4 0 4 0
Students will be able to talk about repeated actions. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 3 1 2 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 6 3 3 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 3 0 3 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 6 4 2 67
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 2 1 67
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 3 2 1 67
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 2 1 67
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