
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI60 904 3966 54252

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,30 6 4 4,60 5 5 3,12 5 4 4,04 6 7 3,82 7 6 4,38 35 33 24,26 285,640

Okul Ortalaması 6 9 2,76 5 4 3,86 4 5 2,45 4 5 2,27 5 7 2,57 6 7 3,30 30 39 17,21 259,250

KATILIMLAR

1 121 EYYÜP TEİZEL 5B 10 5 8,33 9 1 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 9 6 7,00 11 4 9,67 54 21 47,00 375,113 1 1 83 369 8230
% 15

2 0 BERAT DEMİRBAŞ 5A 12 3 11,00 7 3 6,00 9 1 8,67 6 4 4,67 8 7 5,67 9 6 7,00 51 24 43,01 364,415 1 2 100 463 9891
% 18

3 207 HAMZA AYDIN 5C 9 6 7,00 8 2 7,33 8 2 7,33 5 5 3,33 9 4 7,67 11 4 9,67 50 23 42,33 364,151 1 3 101 467 9942
% 18

4 166 YUSUF SERCAN TÜBEK5B 8 7 5,67 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 6 5 4,33 11 3 10,00 51 19 44,67 354,934 2 4 121 547 11468
% 21

5 262 SUDENUR HARHAR 5C 8 5 6,33 5 5 3,33 6 3 5,00 7 3 6,00 8 4 6,67 11 3 10,00 45 23 37,33 347,934 2 5 136 616 12706
% 23

6 97 EBRU ÖZHAN  6 8 3,33 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 46 18 39,99 341,639 1 6 155 688 13884
% 26

7 141 SEMRA ERBEK 5B 8 7 5,67 10 0 10,00 9 1 8,67 7 3 6,00 5 6 3,00 10 4 8,67 49 21 42,01 340,418 3 7 160 698 14101
% 26

8 108 AYAZ KAHRAMAN 5B 9 6 7,00 9 1 8,67 5 5 3,33 10 0 10,00 7 4 5,67 8 7 5,67 48 23 40,34 338,452 4 8 165 715 14439
% 27

9 177 DENİZ AKSOY 5C 10 5 8,33 6 4 4,67 5 5 3,33 7 3 6,00 7 5 5,33 9 5 7,33 44 27 34,99 336,653 3 9 170 733 14750
% 27

10 332 MELİSA YAVUZ 5B 3 12 -1,00 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 2 9,33 9 6 7,00 48 24 40,00 328,221 5 10 194 833 16274
% 30

11 5 DERİN  AVAR 5A 10 5 8,33 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 8 7 5,67 5 10 1,67 47 28 37,66 326,643 2 11 201 858 16587
% 31

12 10 ECRİN GÜNDÜZ 5A 8 7 5,67 10 0 10,00 6 4 4,67 8 2 7,33 7 8 4,33 8 7 5,67 47 28 37,67 324,883 3 12 204 871 16914
% 31

13 219 MUSTAFA GÜLÇİÇEK 5C 10 5 8,33 7 3 6,00 6 4 4,67 5 5 3,33 9 4 7,67 3 9 0,00 40 30 30,00 311,881 4 13 252 1049 19544
% 36

14 220 RANA TEKERR 5C 6 7 3,67 7 2 6,33 7 2 6,33 4 3 3,00 4 3 3,00 8 4 6,67 36 21 29,00 299,991 5 14 291 1214 22144
% 41

15 275 ABDULLAH YAVUZ 5C 5 8 2,33 7 3 6,00 5 4 3,67 6 3 5,00 8 3 7,00 6 8 3,33 37 29 27,33 293,493 6 15 319 1320 23525
% 43

16 200 EREN SUNKUR 5C 7 6 5,00 5 4 3,67 6 4 4,67 5 2 4,33 5 9 2,00 8 7 5,67 36 32 25,34 289,669 7 16 334 1384 24365
% 45

17 209 MERVE MU LU 5C 2 11 -1,67 6 3 5,00 6 3 5,00 6 4 4,67 10 3 9,00 7 8 4,33 37 32 26,33 287,946 8 17 342 1413 24733
% 46

18 0 MUHAMMED KAHRAMAN5A 8 7 5,67 4 6 2,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 4 11 0,33 10 5 8,33 34 41 20,33 285,252 4 18 346 1444 25289
% 47

19 2 AYSİMA KARAASLAN 5A 7 5 5,33 7 3 6,00 6 3 5,00 6 2 5,33 3 5 1,33 6 7 3,67 35 25 26,66 285,096 5 19 347 1448 25328
% 47

20 7 RABİANUR MA *L 5A 5 9 2,00 5 4 3,67 3 7 0,67 9 0 9,00 6 5 4,33 7 8 4,33 35 33 24,00 278,066 6 20 376 1567 26840
% 49

21 148 TAHA AYDOĞDU 4B 8 7 5,67 9 1 8,67 7 3 6,00 3 7 0,67 8 7 5,67 1 14 -3,67 36 39 23,01 271,091 1 21 405 1694 28430
% 52

22 0 VEYSEL DEMİRBAŞ 5A 4 11 0,33 7 1 6,67 5 5 3,33 4 6 2,00 7 8 4,33 7 8 4,33 34 39 20,99 268,276 7 22 417 1750 29085
% 54

23 57 YUSUF CAN İLBİLGİN 5A 5 10 1,67 5 5 3,33 5 5 3,33 4 6 2,00 4 11 0,33 9 6 7,00 32 43 17,66 261,009 8 23 448 1882 30783
% 57

24 0 ESMANUR ÇOK 5C 9 6 7,00 5 5 3,33 6 4 4,67 2 2 1,33 1 4 -0,33 4 7 1,67 27 28 17,67 260,849 9 24 449 1887 30827
% 57

25 257 SONGÜL GÜL 5C 4 11 0,33 10 0 10,00 6 4 4,67 3 7 0,67 8 4 6,67 2 11 -1,67 33 37 20,67 257,195 10 25 463 1947 31703
% 58

26 22000 NİSANUR BAL 5A 2 8 -0,67 5 5 3,33 2 5 0,33 4 4 2,67 5 8 2,33 8 3 7,00 26 33 14,99 253,009 9 26 477 2026 32690
% 60

27 213 ENES YILMAZ 5C 4 10 0,67 4 5 2,33 3 7 0,67 2 6 0,00 7 8 4,33 7 7 4,67 27 43 12,67 252,535 11 27 479 2032 32802
% 60

28 6 SAMET TEKTAŞ 5A 9 6 7,00 4 6 2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 23 32 12,33 251,688 10 28 483 2047 32996
% 61

29 143 ŞEYMA ELİŞ 5B 5 10 1,67 5 5 3,33 3 7 0,67 8 2 7,33 7 8 4,33 4 11 0,33 32 43 17,66 251,508 6 29 485 2052 33048
% 61

30 208 HİRANUR ÖLMEZ 5C 4 11 0,33 6 4 4,67 6 4 4,67 4 6 2,00 4 4 2,67 6 9 3,00 30 38 17,34 251,370 12 30 486 2055 33097
% 61

31 13 HAVVANUR AAL 5A 5 10 1,67 5 5 3,33 2 7 -0,33 7 3 6,00 2 10 -1,33 9 6 7,00 30 41 16,34 250,874 11 31 488 2068 33215
% 61

32 135 ERE  ÖZKOL 5B 7 8 4,33 3 7 0,67 0 10 -3,33 5 5 3,33 7 8 4,33 5 10 1,67 27 48 11,00 250,286 7 32 493 2079 33344
% 61

33 194 EREN DAĞTEKİN 5C 4 10 0,67 7 3 6,00 2 6 0,00 2 6 0,00 6 6 4,00 5 8 2,33 26 39 13,00 244,680 13 33 525 2200 34763
% 64
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI60 904 3966 54252

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,30 6 4 4,60 5 5 3,12 5 4 4,04 6 7 3,82 7 6 4,38 35 33 24,26 285,640

Okul Ortalaması 6 9 2,76 5 4 3,86 4 5 2,45 4 5 2,27 5 7 2,57 6 7 3,30 30 39 17,21 259,250

KATILIMLAR

34 50 TUANNA ÖZKAN 5A 7 8 4,33 6 4 4,67 1 9 -2,00 7 3 6,00 4 9 1,00 25 33 14,00 240,367 12 34 543 2290 35838
% 66

35 17 MUHAMMED ALİ PEK 5A 6 9 3,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 9 2,00 5 10 1,67 27 47 11,34 240,145 13 35 545 2297 35890
% 66

36 43 SÜMEYYE SEVİLİR 5A 5 9 2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 4 11 0,33 6 5 4,33 25 45 9,99 238,118 14 36 553 2339 36443
% 67

37 83 BİRGÜL ÇOBAN 5B 7 8 4,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 5 10 1,67 6 9 3,00 23 52 5,66 236,349 8 37 566 2390 36917
% 68

38 51 YUNUS SUCİ 5A 5 10 1,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 6 9 3,00 6 9 3,00 24 51 7,01 233,545 15 38 576 2453 37652
% 69

39 162 EFRAİM BELLİ 5C 6 6 4,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 7 8 4,33 2 9 -1,00 22 46 6,66 233,074 14 39 580 2465 37775
% 70

40 333 ESMA CİNGÖZ 5B 6 8 3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 7 3 6,00 2 12 -2,00 6 9 3,00 27 46 11,67 232,394 9 40 583 2476 37946
% 70

41 169 ALİCAN SEVGEN 5C 4 11 0,33 5 5 3,33 1 4 -0,33 3 5 1,33 2 7 -0,33 6 4 4,67 21 36 9,00 227,869 15 41 616 2602 39233
% 72

42 59 ADEM ŞENGÜL 5B 2 10 -1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 6 5 4,33 7 8 4,33 20 48 3,99 226,501 10 42 626 2641 39607
% 73

43 33 ÖMER Ş* AK 5A 7 8 4,33 6 4 4,67 3 7 0,67 3 7 0,67 0 3 -1,00 19 29 9,34 225,860 16 43 632 2661 39794
% 73

44 157 YAĞMUR BAYDAR 5B 4 11 0,33 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 12 -1,00 8 7 5,67 24 51 7,00 225,290 11 44 637 2678 39934
% 74

45 0 *  **N   * 5A 3 12 -1,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 0 10 -3,33 4 11 0,33 8 7 5,67 23 52 5,67 222,450 17 45 651 2754 40718
% 75

46 272 ZÜBEYİR SAY 5C 6 6 4,00 4 4 2,67 3 4 1,67 0 6 -2,00 0 6 -2,00 3 4 1,67 16 30 6,01 220,465 16 46 660 2815 41275
% 76

47 138 ÖMER ACAR 5B 5 9 2,00 7 3 6,00 3 7 0,67 2 7 -0,33 4 9 1,00 2 9 -1,00 23 44 8,34 219,472 12 47 666 2835 41556
% 77

48 0 ABDULLAH 5A 5 10 1,67 4 6 2,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 4 11 0,33 4 11 0,33 23 52 5,66 215,834 18 48 691 2941 42706
% 79

49 58 YUSUF ŞERVAN ALYAR5A 5 10 1,67 3 7 0,67 3 7 0,67 1 5 -0,67 2 11 -1,67 6 9 3,00 20 49 3,67 212,330 19 49 713 3031 43718
% 81

50 0 BARAN KUŞ 5B 4 11 0,33 4 4 2,67 3 6 1,00 6 4 4,67 1 11 -2,67 5 9 2,00 23 45 8,00 209,579 13 50 732 3106 44552
% 82

51 148 FATİH BAŞBOĞA 5B 2 13 -2,33 3 7 0,67 4 6 2,00 0 10 -3,33 5 10 1,67 6 9 3,00 20 55 1,68 206,389 14 51 746 3190 45513
% 84

52 0 HÜSEYİN DURMİŞ 5B 2 12 -2,00 4 5 2,33 5 4 3,67 3 4 1,67 1 11 -2,67 4 3 3,00 19 39 6,00 201,960 15 52 773 3296 46816
% 86

53 74 BEDİRHAN AKDAĞ  5 9 2,00 1 7 -1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 11 -0,67 4 11 0,33 17 54 -1,01 198,232 2 53 793 3404 47897
% 88

54 106 EMRULAHÇEKİÇİ 5B 5 10 1,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 6 9 3,00 2 13 -2,33 17 58 -2,33 198,001 16 54 796 3412 47964
% 88

55 162 YUSUF HULAKU 5B 3 12 -1,00 3 7 0,67 3 7 0,67 0 10 -3,33 6 9 3,00 3 12 -1,00 18 57 -0,99 196,824 17 55 804 3441 48273
% 89

56 16 MELEK HEZER 5A 2 13 -2,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 9 0,00 5 10 1,67 18 54 0,01 191,702 20 56 830 3575 49608
% 91

57 75 BEYZANUR ERTEN 5B 3 12 -1,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 19 56 0,32 189,762 18 57 839 3622 50071
% 92

58 168 AHMETCAN ÇOBAN 5C 3 12 -1,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 11 -1,67 3 12 -1,00 16 57 -3,01 176,429 17 58 879 3811 52354
% 97

59 232 SERCAN ACAR 5C 3 11 -0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 1 3 0,00 2 13 -2,33 10 53 -7,67 169,324 18 59 887 3868 53074
% 98

60 0 SEFA SARIBULAK 6C 4 11 0,33 3 7 0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 2 13 -2,33 1 14 -3,67 15 60 -5,00 167,329 1 60 889 3877 53225
% 98

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI60 904 3966 54252

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,30 6 4 4,60 5 5 3,12 5 4 4,04 6 7 3,82 7 6 4,38 35 33 24,26 285,640

Okul Ortalaması 6 9 2,76 5 4 3,86 4 5 2,45 4 5 2,27 5 7 2,57 6 7 3,30 30 39 17,21 259,250

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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  SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI60 904 3966 54252

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,30 6 4 4,60 5 5 3,12 5 4 4,04 6 7 3,82 7 6 4,38 35 33 24,26 285,640

Okul Ortalaması 6 9 2,76 5 4 3,86 4 5 2,45 4 5 2,27 5 7 2,57 6 7 3,30 30 39 17,21 259,250

SINIF:  

KATILIMLAR

1 97 EBRU ÖZHAN  6 8 3,33 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 46 18 39,99 341,639 1 6 155 688 13884
% 26

2 74 BEDİRHAN AKDAĞ  5 9 2,00 1 7 -1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 11 -0,67 4 11 0,33 17 54 -1,01 198,232 2 53 793 3404 47897
% 88

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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4B SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI60 904 3966 54252

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,30 6 4 4,60 5 5 3,12 5 4 4,04 6 7 3,82 7 6 4,38 35 33 24,26 285,640

Okul Ortalaması 6 9 2,76 5 4 3,86 4 5 2,45 4 5 2,27 5 7 2,57 6 7 3,30 30 39 17,21 259,250

SINIF: 4B

KATILIMLAR

1 148 TAHA AYDOĞDU 4B 8 7 5,67 9 1 8,67 7 3 6,00 3 7 0,67 8 7 5,67 1 14 -3,67 36 39 23,01 271,091 1 21 405 1694 28430
% 52

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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5A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI60 904 3966 54252

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,30 6 4 4,60 5 5 3,12 5 4 4,04 6 7 3,82 7 6 4,38 35 33 24,26 285,640

Okul Ortalaması 6 9 2,76 5 4 3,86 4 5 2,45 4 5 2,27 5 7 2,57 6 7 3,30 30 39 17,21 259,250

SINIF: 5A

KATILIMLAR

1 0 BERAT DEMİRBAŞ 5A 12 3 11,00 7 3 6,00 9 1 8,67 6 4 4,67 8 7 5,67 9 6 7,00 51 24 43,01 364,415 1 2 100 463 9891
% 18

2 5 DERİN  AVAR 5A 10 5 8,33 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 8 7 5,67 5 10 1,67 47 28 37,66 326,643 2 11 201 858 16587
% 31

3 10 ECRİN GÜNDÜZ 5A 8 7 5,67 10 0 10,00 6 4 4,67 8 2 7,33 7 8 4,33 8 7 5,67 47 28 37,67 324,883 3 12 204 871 16914
% 31

4 0 MUHAMMED KAHRAMAN5A 8 7 5,67 4 6 2,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 4 11 0,33 10 5 8,33 34 41 20,33 285,252 4 18 346 1444 25289
% 47

5 2 AYSİMA KARAASLAN 5A 7 5 5,33 7 3 6,00 6 3 5,00 6 2 5,33 3 5 1,33 6 7 3,67 35 25 26,66 285,096 5 19 347 1448 25328
% 47

6 7 RABİANUR MA *L 5A 5 9 2,00 5 4 3,67 3 7 0,67 9 0 9,00 6 5 4,33 7 8 4,33 35 33 24,00 278,066 6 20 376 1567 26840
% 49

7 0 VEYSEL DEMİRBAŞ 5A 4 11 0,33 7 1 6,67 5 5 3,33 4 6 2,00 7 8 4,33 7 8 4,33 34 39 20,99 268,276 7 22 417 1750 29085
% 54

8 57 YUSUF CAN İLBİLGİN 5A 5 10 1,67 5 5 3,33 5 5 3,33 4 6 2,00 4 11 0,33 9 6 7,00 32 43 17,66 261,009 8 23 448 1882 30783
% 57

9 22000 NİSANUR BAL 5A 2 8 -0,67 5 5 3,33 2 5 0,33 4 4 2,67 5 8 2,33 8 3 7,00 26 33 14,99 253,009 9 26 477 2026 32690
% 60

10 6 SAMET TEKTAŞ 5A 9 6 7,00 4 6 2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 23 32 12,33 251,688 10 28 483 2047 32996
% 61

11 13 HAVVANUR AAL 5A 5 10 1,67 5 5 3,33 2 7 -0,33 7 3 6,00 2 10 -1,33 9 6 7,00 30 41 16,34 250,874 11 31 488 2068 33215
% 61

12 50 TUANNA ÖZKAN 5A 7 8 4,33 6 4 4,67 1 9 -2,00 7 3 6,00 4 9 1,00 25 33 14,00 240,367 12 34 543 2290 35838
% 66

13 17 MUHAMMED ALİ PEK 5A 6 9 3,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 9 2,00 5 10 1,67 27 47 11,34 240,145 13 35 545 2297 35890
% 66

14 43 SÜMEYYE SEVİLİR 5A 5 9 2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 4 11 0,33 6 5 4,33 25 45 9,99 238,118 14 36 553 2339 36443
% 67

15 51 YUNUS SUCİ 5A 5 10 1,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 6 9 3,00 6 9 3,00 24 51 7,01 233,545 15 38 576 2453 37652
% 69

16 33 ÖMER Ş* AK 5A 7 8 4,33 6 4 4,67 3 7 0,67 3 7 0,67 0 3 -1,00 19 29 9,34 225,860 16 43 632 2661 39794
% 73

17 0 *  **N   * 5A 3 12 -1,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 0 10 -3,33 4 11 0,33 8 7 5,67 23 52 5,67 222,450 17 45 651 2754 40718
% 75

18 0 ABDULLAH 5A 5 10 1,67 4 6 2,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 4 11 0,33 4 11 0,33 23 52 5,66 215,834 18 48 691 2941 42706
% 79

19 58 YUSUF ŞERVAN ALYAR5A 5 10 1,67 3 7 0,67 3 7 0,67 1 5 -0,67 2 11 -1,67 6 9 3,00 20 49 3,67 212,330 19 49 713 3031 43718
% 81

20 16 MELEK HEZER 5A 2 13 -2,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 9 0,00 5 10 1,67 18 54 0,01 191,702 20 56 830 3575 49608
% 91

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
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5B SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI60 904 3966 54252

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,30 6 4 4,60 5 5 3,12 5 4 4,04 6 7 3,82 7 6 4,38 35 33 24,26 285,640

Okul Ortalaması 6 9 2,76 5 4 3,86 4 5 2,45 4 5 2,27 5 7 2,57 6 7 3,30 30 39 17,21 259,250

SINIF: 5B

KATILIMLAR

1 121 EYYÜP TEİZEL 5B 10 5 8,33 9 1 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 9 6 7,00 11 4 9,67 54 21 47,00 375,113 1 1 83 369 8230
% 15

2 166 YUSUF SERCAN TÜBEK5B 8 7 5,67 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 6 5 4,33 11 3 10,00 51 19 44,67 354,934 2 4 121 547 11468
% 21

3 141 SEMRA ERBEK 5B 8 7 5,67 10 0 10,00 9 1 8,67 7 3 6,00 5 6 3,00 10 4 8,67 49 21 42,01 340,418 3 7 160 698 14101
% 26

4 108 AYAZ KAHRAMAN 5B 9 6 7,00 9 1 8,67 5 5 3,33 10 0 10,00 7 4 5,67 8 7 5,67 48 23 40,34 338,452 4 8 165 715 14439
% 27

5 332 MELİSA YAVUZ 5B 3 12 -1,00 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 2 9,33 9 6 7,00 48 24 40,00 328,221 5 10 194 833 16274
% 30

6 143 ŞEYMA ELİŞ 5B 5 10 1,67 5 5 3,33 3 7 0,67 8 2 7,33 7 8 4,33 4 11 0,33 32 43 17,66 251,508 6 29 485 2052 33048
% 61

7 135 ERE  ÖZKOL 5B 7 8 4,33 3 7 0,67 0 10 -3,33 5 5 3,33 7 8 4,33 5 10 1,67 27 48 11,00 250,286 7 32 493 2079 33344
% 61

8 83 BİRGÜL ÇOBAN 5B 7 8 4,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 5 10 1,67 6 9 3,00 23 52 5,66 236,349 8 37 566 2390 36917
% 68

9 333 ESMA CİNGÖZ 5B 6 8 3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 7 3 6,00 2 12 -2,00 6 9 3,00 27 46 11,67 232,394 9 40 583 2476 37946
% 70

10 59 ADEM ŞENGÜL 5B 2 10 -1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 6 5 4,33 7 8 4,33 20 48 3,99 226,501 10 42 626 2641 39607
% 73

11 157 YAĞMUR BAYDAR 5B 4 11 0,33 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 12 -1,00 8 7 5,67 24 51 7,00 225,290 11 44 637 2678 39934
% 74

12 138 ÖMER ACAR 5B 5 9 2,00 7 3 6,00 3 7 0,67 2 7 -0,33 4 9 1,00 2 9 -1,00 23 44 8,34 219,472 12 47 666 2835 41556
% 77

13 0 BARAN KUŞ 5B 4 11 0,33 4 4 2,67 3 6 1,00 6 4 4,67 1 11 -2,67 5 9 2,00 23 45 8,00 209,579 13 50 732 3106 44552
% 82

14 148 FATİH BAŞBOĞA 5B 2 13 -2,33 3 7 0,67 4 6 2,00 0 10 -3,33 5 10 1,67 6 9 3,00 20 55 1,68 206,389 14 51 746 3190 45513
% 84

15 0 HÜSEYİN DURMİŞ 5B 2 12 -2,00 4 5 2,33 5 4 3,67 3 4 1,67 1 11 -2,67 4 3 3,00 19 39 6,00 201,960 15 52 773 3296 46816
% 86

16 106 EMRULAHÇEKİÇİ 5B 5 10 1,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 6 9 3,00 2 13 -2,33 17 58 -2,33 198,001 16 54 796 3412 47964
% 88

17 162 YUSUF HULAKU 5B 3 12 -1,00 3 7 0,67 3 7 0,67 0 10 -3,33 6 9 3,00 3 12 -1,00 18 57 -0,99 196,824 17 55 804 3441 48273
% 89

18 75 BEYZANUR ERTEN 5B 3 12 -1,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 19 56 0,32 189,762 18 57 839 3622 50071
% 92
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5C SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI60 904 3966 54252

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,30 6 4 4,60 5 5 3,12 5 4 4,04 6 7 3,82 7 6 4,38 35 33 24,26 285,640

Okul Ortalaması 6 9 2,76 5 4 3,86 4 5 2,45 4 5 2,27 5 7 2,57 6 7 3,30 30 39 17,21 259,250

SINIF: 5C

KATILIMLAR

1 207 HAMZA AYDIN 5C 9 6 7,00 8 2 7,33 8 2 7,33 5 5 3,33 9 4 7,67 11 4 9,67 50 23 42,33 364,151 1 3 101 467 9942
% 18

2 262 SUDENUR HARHAR 5C 8 5 6,33 5 5 3,33 6 3 5,00 7 3 6,00 8 4 6,67 11 3 10,00 45 23 37,33 347,934 2 5 136 616 12706
% 23

3 177 DENİZ AKSOY 5C 10 5 8,33 6 4 4,67 5 5 3,33 7 3 6,00 7 5 5,33 9 5 7,33 44 27 34,99 336,653 3 9 170 733 14750
% 27

4 219 MUSTAFA GÜLÇİÇEK 5C 10 5 8,33 7 3 6,00 6 4 4,67 5 5 3,33 9 4 7,67 3 9 0,00 40 30 30,00 311,881 4 13 252 1049 19544
% 36

5 220 RANA TEKERR 5C 6 7 3,67 7 2 6,33 7 2 6,33 4 3 3,00 4 3 3,00 8 4 6,67 36 21 29,00 299,991 5 14 291 1214 22144
% 41

6 275 ABDULLAH YAVUZ 5C 5 8 2,33 7 3 6,00 5 4 3,67 6 3 5,00 8 3 7,00 6 8 3,33 37 29 27,33 293,493 6 15 319 1320 23525
% 43

7 200 EREN SUNKUR 5C 7 6 5,00 5 4 3,67 6 4 4,67 5 2 4,33 5 9 2,00 8 7 5,67 36 32 25,34 289,669 7 16 334 1384 24365
% 45

8 209 MERVE MU LU 5C 2 11 -1,67 6 3 5,00 6 3 5,00 6 4 4,67 10 3 9,00 7 8 4,33 37 32 26,33 287,946 8 17 342 1413 24733
% 46

9 0 ESMANUR ÇOK 5C 9 6 7,00 5 5 3,33 6 4 4,67 2 2 1,33 1 4 -0,33 4 7 1,67 27 28 17,67 260,849 9 24 449 1887 30827
% 57

10 257 SONGÜL GÜL 5C 4 11 0,33 10 0 10,00 6 4 4,67 3 7 0,67 8 4 6,67 2 11 -1,67 33 37 20,67 257,195 10 25 463 1947 31703
% 58

11 213 ENES YILMAZ 5C 4 10 0,67 4 5 2,33 3 7 0,67 2 6 0,00 7 8 4,33 7 7 4,67 27 43 12,67 252,535 11 27 479 2032 32802
% 60

12 208 HİRANUR ÖLMEZ 5C 4 11 0,33 6 4 4,67 6 4 4,67 4 6 2,00 4 4 2,67 6 9 3,00 30 38 17,34 251,370 12 30 486 2055 33097
% 61

13 194 EREN DAĞTEKİN 5C 4 10 0,67 7 3 6,00 2 6 0,00 2 6 0,00 6 6 4,00 5 8 2,33 26 39 13,00 244,680 13 33 525 2200 34763
% 64

14 162 EFRAİM BELLİ 5C 6 6 4,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 7 8 4,33 2 9 -1,00 22 46 6,66 233,074 14 39 580 2465 37775
% 70

15 169 ALİCAN SEVGEN 5C 4 11 0,33 5 5 3,33 1 4 -0,33 3 5 1,33 2 7 -0,33 6 4 4,67 21 36 9,00 227,869 15 41 616 2602 39233
% 72

16 272 ZÜBEYİR SAY 5C 6 6 4,00 4 4 2,67 3 4 1,67 0 6 -2,00 0 6 -2,00 3 4 1,67 16 30 6,01 220,465 16 46 660 2815 41275
% 76

17 168 AHMETCAN ÇOBAN 5C 3 12 -1,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 11 -1,67 3 12 -1,00 16 57 -3,01 176,429 17 58 879 3811 52354
% 97

18 232 SERCAN ACAR 5C 3 11 -0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 1 3 0,00 2 13 -2,33 10 53 -7,67 169,324 18 59 887 3868 53074
% 98
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6C SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI60 904 3966 54252

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,30 6 4 4,60 5 5 3,12 5 4 4,04 6 7 3,82 7 6 4,38 35 33 24,26 285,640

Okul Ortalaması 6 9 2,76 5 4 3,86 4 5 2,45 4 5 2,27 5 7 2,57 6 7 3,30 30 39 17,21 259,250

SINIF: 6C

KATILIMLAR

1 0 SEFA SARIBULAK 6C 4 11 0,33 3 7 0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 2 13 -2,33 1 14 -3,67 15 60 -5,00 167,329 1 60 889 3877 53225
% 98
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
Okul

(60)
2,76 3,86 2,45 2,27 2,57 3,30 17,21 259,250

İlçe
(904)

3,61 (8) 4,05 (4) 2,80 (5) 3,47 (7) 3,23 (5) 3,53 (4) 20,69 (4) 271,990
İl

(3966)
3,46 (27) 3,97 (19) 2,69 (20) 3,13 (31) 3,14 (23) 3,50 (23) 19,89 (24) 269,110

Genel
(54252)

4,30 (358) 4,60 (293) 3,12 (280) 4,04 (369) 3,82 (344) 4,38 (337) 24,26 (507) 285,640
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve
genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.

ŞUBE ORTALAMALARI
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
 

(2)
2,66 3,00 2,66 3,33 4,00 3,83 19,48 269,940

4B
(1)

5,67 8,67 6,00 0,67 5,67 -3,67 23,01 271,090
5A
(20)

3,17 3,98 2,02 2,28 1,68 3,78 16,91 258,480
5B
(18)

2,00 3,46 2,19 2,67 2,41 3,50 16,23 254,530
5C
(18)

3,05 4,11 3,00 2,06 3,67 3,28 19,17 268,080
6C
(1)

0,33 0,67 2,00 -2,00 -2,33 -3,67 -5,00 167,330
Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
EREK TOKİ ORTAOKULU okulunda 60 6

İPEKYOLU ilçesinde 904 54 11
VAN ilinde 3966 242 62 7

Genelde 54252 3622 877 252 63

DERECELER

Genelde sınava 877 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 524. oldu

VAN ilinde sınava 62 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 25. oldu

İPEKYOLU ilçesinde sınava 11 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 5. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için
başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[-] Yazdıklarını düzenler. 1 0,25 0,67 25

[+] Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı
sözcükleri ayırt eder.

1 0,55 0,42 55

[-] Metni yorumlar. 3 1,12 1,80 37

[-] Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0,75 1,17 38

[-] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0,40 0,58 40

[+] Medya metinlerini değerlendirir. 1 0,50 0,48 50

[-] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları
cevaplar.

1 0,47 0,50 47

[-] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0,45 1,48 23

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,53 0,43 53

[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

1 0,37 0,58 37

[-] Metinle ilgili sorular sorar. 1 0,28 0,60 28

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[+] Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın
çok boyutluluğunu açıklar.

4 2,07 1,80 52

[+] Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir
vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder.

6 3,27 2,63 54

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[-] Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği
arasında ilişki kurar.

5 2,17 2,65 43

[-] Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2,08 2,75 42

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[-] Students will be able to introduce themselves and meet other
people.

4 1,40 2,23 35

[-] Students will be able to read and understand timetable for
their lessons.

4 1,95 1,93 49

[-] Students will be able to exchange simple personal information. 1 0,40 0,55 40

[-] Students will be able to read and understand picture stories,
conversations and cartoons about personal information.

1 0,30 0,63 30

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1,23 1,43 41

[-] En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma
işlemi yapar.

4 1,47 1,72 37

[-] Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını
oluşturur.

4 1,28 2,00 32

[-] İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma
işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.

2 0,57 1,25 28

[-] En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini,
basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir.

2 0,50 1,03 25

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[-] Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 1,75 1,77 44

[-] Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 2,17 3,20 36

[+] Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak
şekilde model hazırlar.

2 1,08 0,73 54

[-] Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri
tartışır.

2 0,52 1,08 26

[-] Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0,25 0,62 25
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  ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
 

(2)
2,66 3,00 2,66 3,33 4,00 3,83 19,48 269,940

Okul
(60)

2,76 (4) 3,86 (5) 2,45 (3) 2,27 (1) 2,57 (2) 3,30 (1) 17,21 (2) 259,250
İlçe
(904)

3,61 (37) 4,05 (35) 2,80 (21) 3,47 (20) 3,23 (12) 3,53 (14) 20,69 (20) 271,990
İl

(3966)
3,46 (109) 3,97 (111) 2,69 (71) 3,13 (61) 3,14 (41) 3,50 (54) 19,89 (71) 269,110

Genel
(54252)

4,30 (613) 4,60 (551) 3,12 (421) 4,04 (534) 3,82 (486) 4,38 (541) 24,26 (1265) 285,640
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
  şubesinde 2
Okulunuzda 60 6

İPEKYOLU ilçesinde 904 54 11
VAN ilinde 3966 242 62 7

Genelde 54252 3622 877 252 63

DERECELER

Genelde sınava 3622 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 1643. oldu

VAN ilinde sınava 242 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 67. oldu

İPEKYOLU ilçesinde sınava 54 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 18. oldu

Okulunuzda sınava 6 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 2. oldu
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  ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[+] Yazdıklarını düzenler. 1 0,50 0,50 50

[+] Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı
sözcükleri ayırt eder.

1 0,50 0,50 50

[-] Metni yorumlar. 3 1,00 1,50 33

[+] Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1,00 1,00 50

[+] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0,50 0,50 50

[+] Medya metinlerini değerlendirir. 1 0,50 0,50 50

[-] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları
cevaplar.

1 0 0,50 0

[-] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2,00 0

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1,00 0 100

[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

1 0 1,00 0

[+] Metinle ilgili sorular sorar. 1 0,50 0,50 50

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[-] Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın
çok boyutluluğunu açıklar.

4 1,50 2,00 38

[+] Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir
vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder.

6 3,00 2,50 50

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[-] Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği
arasında ilişki kurar.

5 2,00 3,00 40

[+] Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2,50 2,50 50

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[+] Students will be able to introduce themselves and meet other
people.

4 2,00 2,00 50

[+] Students will be able to read and understand timetable for
their lessons.

4 2,50 1,50 63

[-] Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1,00 0

[+] Students will be able to read and understand picture stories,
conversations and cartoons about personal information.

1 0,50 0,50 50

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[+] En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1,50 1,50 50

[+] En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma
işlemi yapar.

4 2,00 1,00 50

[-] Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını
oluşturur.

4 1,50 1,50 38

[+] İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma
işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.

2 1,00 1,00 50

[-] En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini,
basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir.

2 0 1,00 0

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[-] Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 1,50 1,50 38

[-] Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 2,50 3,00 42

[-] Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak
şekilde model hazırlar.

2 0,50 1,50 25

[+] Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri
tartışır.

2 1,00 0,50 50

[+] Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0,50 0 50

                                              2 / 12



4B ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
4B
(1)

5,67 8,67 6,00 0,67 5,67 -3,67 23,01 271,090

Okul
(60)

2,76 (1) 3,86 (1) 2,45 (1) 2,27 (5) 2,57 (1) 3,30 (5) 17,21 (1) 259,250
İlçe
(904)

3,61 (6) 4,05 (1) 2,80 (1) 3,47 (44) 3,23 (5) 3,53 (50) 20,69 (12) 271,990
İl

(3966)
3,46 (19) 3,97 (2) 2,69 (9) 3,13 (152) 3,14 (20) 3,50 (189) 19,89 (47) 269,110

Genel
(54252)

4,30 (315) 4,60 (22) 3,12 (109) 4,04 (789) 3,82 (327) 4,38 (970) 24,26 (1071) 285,640
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
4B şubesinde 1

Okulunuzda 60 6
İPEKYOLU ilçesinde 904 54 11

VAN ilinde 3966 242 62 7
Genelde 54252 3622 877 252 63

DERECELER

Genelde sınava 3622 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 1623. oldu

VAN ilinde sınava 242 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 64. oldu

İPEKYOLU ilçesinde sınava 54 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 15. oldu

Okulunuzda sınava 6 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 1. oldu
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4B ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[-] Yazdıklarını düzenler. 1 0,33 0,67 33

[+] Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı
sözcükleri ayırt eder.

1 0,67 0,33 67

[-] Metni yorumlar. 3 1,00 1,67 33

[-] Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0,67 1,33 33

[+] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0,67 0,33 67

[+] Medya metinlerini değerlendirir. 1 0,67 0,33 67

[-] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları
cevaplar.

1 0,33 0,33 33

[-] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0,33 1,67 17

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1,00 0 100

[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

1 0,33 0,67 33

[-] Metinle ilgili sorular sorar. 1 0,33 0,67 33

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[+] Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın
çok boyutluluğunu açıklar.

4 2,33 1,33 58

[+] Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir
vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder.

6 3,67 2,00 61

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[+] Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği
arasında ilişki kurar.

5 2,67 2,33 53

[+] Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2,67 2,33 53

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[-] Students will be able to introduce themselves and meet other
people.

4 1,67 2,33 42

[+] Students will be able to read and understand timetable for
their lessons.

4 2,00 2,00 50

[-] Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1,00 0

[+] Students will be able to read and understand picture stories,
conversations and cartoons about personal information.

1 0,67 0,33 67

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[+] En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1,67 1,33 56

[+] En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma
işlemi yapar.

4 2,00 1,33 50

[+] Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını
oluşturur.

4 2,00 1,33 50

[-] İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma
işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.

2 0,67 1,33 33

[-] En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini,
basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir.

2 0,33 1,00 17

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[-] Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 1,33 2,00 33

[-] Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 1,67 4,00 28

[-] Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak
şekilde model hazırlar.

2 0,33 1,67 17

[-] Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri
tartışır.

2 0,67 1,00 33

[-] Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0,33 0,33 33
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5A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
5A
(20)

3,17 3,98 2,02 2,28 1,68 3,78 16,91 258,480

Okul
(60)

2,76 (2) 3,86 (3) 2,45 (5) 2,27 (3) 2,57 (5) 3,30 (2) 17,21 (4) 259,250
İlçe
(904)

3,61 (26) 4,05 (21) 2,80 (30) 3,47 (30) 3,23 (38) 3,53 (15) 20,69 (30) 271,990
İl

(3966)
3,46 (86) 3,97 (75) 2,69 (97) 3,13 (99) 3,14 (118) 3,50 (56) 19,89 (104) 269,110

Genel
(54252)

4,30 (562) 4,60 (456) 3,12 (485) 4,04 (636) 3,82 (714) 4,38 (546) 24,26 (1423) 285,640
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
5A şubesinde 20

Okulunuzda 60 6
İPEKYOLU ilçesinde 904 54 11

VAN ilinde 3966 242 62 7
Genelde 54252 3622 877 252 63

DERECELER

Genelde sınava 3622 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 1919. oldu

VAN ilinde sınava 242 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 105. oldu

İPEKYOLU ilçesinde sınava 54 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 28. oldu

Okulunuzda sınava 6 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 4. oldu
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5A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[-] Yazdıklarını düzenler. 1 0,35 0,61 35

[+] Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı
sözcükleri ayırt eder.

1 0,52 0,43 52

[-] Metni yorumlar. 3 1,04 1,87 35

[-] Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0,91 1,00 46

[-] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0,43 0,57 43

[+] Medya metinlerini değerlendirir. 1 0,65 0,35 65

[-] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları
cevaplar.

1 0,39 0,52 39

[-] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0,39 1,57 20

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,65 0,35 65

[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

1 0,39 0,57 39

[-] Metinle ilgili sorular sorar. 1 0,30 0,61 30

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[+] Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın
çok boyutluluğunu açıklar.

4 2,30 1,61 58

[+] Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir
vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder.

6 3,22 2,65 54

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[-] Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği
arasında ilişki kurar.

5 2,22 2,61 44

[-] Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 1,91 3,04 38

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[-] Students will be able to introduce themselves and meet other
people.

4 1,52 2,26 38

[-] Students will be able to read and understand timetable for
their lessons.

4 1,91 2,00 48

[-] Students will be able to exchange simple personal information. 1 0,35 0,61 35

[-] Students will be able to read and understand picture stories,
conversations and cartoons about personal information.

1 0,35 0,61 35

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1,04 1,57 35

[-] En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma
işlemi yapar.

4 1,35 1,87 34

[-] Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını
oluşturur.

4 1,39 2,13 35

[-] İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma
işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.

2 0,52 1,39 26

[-] En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini,
basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir.

2 0,48 1,22 24

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[-] Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 1,74 1,57 43

[-] Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 2,13 2,83 36

[+] Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak
şekilde model hazırlar.

2 1,00 0,74 50

[-] Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri
tartışır.

2 0,61 1,00 30

[-] Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0,22 0,57 22
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5B ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
5B
(18)

2,00 3,46 2,19 2,67 2,41 3,50 16,23 254,530

Okul
(60)

2,76 (5) 3,86 (4) 2,45 (4) 2,27 (2) 2,57 (4) 3,30 (3) 17,21 (5) 259,250
İlçe
(904)

3,61 (43) 4,05 (28) 2,80 (29) 3,47 (25) 3,23 (28) 3,53 (19) 20,69 (33) 271,990
İl

(3966)
3,46 (133) 3,97 (94) 2,69 (91) 3,13 (86) 3,14 (93) 3,50 (68) 19,89 (110) 269,110

Genel
(54252)

4,30 (677) 4,60 (507) 3,12 (468) 4,04 (599) 3,82 (641) 4,38 (574) 24,26 (1467) 285,640
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
5B şubesinde 18

Okulunuzda 60 6
İPEKYOLU ilçesinde 904 54 11

VAN ilinde 3966 242 62 7
Genelde 54252 3622 877 252 63

DERECELER

Genelde sınava 3622 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 2013. oldu

VAN ilinde sınava 242 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 113. oldu

İPEKYOLU ilçesinde sınava 54 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 31. oldu

Okulunuzda sınava 6 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 5. oldu
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5B ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[-] Yazdıklarını düzenler. 1 0,22 0,76 22

[+] Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı
sözcükleri ayırt eder.

1 0,54 0,44 54

[-] Metni yorumlar. 3 1,05 1,88 35

[-] Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0,76 1,17 38

[-] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0,39 0,61 39

[+] Medya metinlerini değerlendirir. 1 0,56 0,44 56

[-] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları
cevaplar.

1 0,46 0,49 46

[-] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0,44 1,51 22

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,56 0,44 56

[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

1 0,34 0,59 34

[-] Metinle ilgili sorular sorar. 1 0,34 0,59 34

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[+] Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın
çok boyutluluğunu açıklar.

4 2,22 1,71 55

[+] Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir
vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder.

6 3,10 2,78 52

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[-] Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği
arasında ilişki kurar.

5 2,20 2,71 44

[-] Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 1,93 3,00 39

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[-] Students will be able to introduce themselves and meet other
people.

4 1,51 2,29 38

[-] Students will be able to read and understand timetable for
their lessons.

4 1,98 1,95 49

[-] Students will be able to exchange simple personal information. 1 0,39 0,59 39

[-] Students will be able to read and understand picture stories,
conversations and cartoons about personal information.

1 0,39 0,59 39

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1,17 1,54 39

[-] En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma
işlemi yapar.

4 1,39 1,93 35

[-] Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını
oluşturur.

4 1,29 2,27 32

[-] İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma
işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.

2 0,54 1,32 27

[-] En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini,
basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir.

2 0,56 1,17 28

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[-] Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 1,85 1,68 46

[-] Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 2,20 3,10 37

[+] Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak
şekilde model hazırlar.

2 1,05 0,76 52

[-] Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri
tartışır.

2 0,54 1,15 27

[-] Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0,27 0,59 27
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5C ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
5C
(18)

3,05 4,11 3,00 2,06 3,67 3,28 19,17 268,080

Okul
(60)

2,76 (3) 3,86 (2) 2,45 (2) 2,27 (4) 2,57 (3) 3,30 (4) 17,21 (3) 259,250
İlçe
(904)

3,61 (27) 4,05 (17) 2,80 (15) 3,47 (31) 3,23 (15) 3,53 (22) 20,69 (21) 271,990
İl

(3966)
3,46 (90) 3,97 (69) 2,69 (57) 3,13 (106) 3,14 (47) 3,50 (79) 19,89 (75) 269,110

Genel
(54252)

4,30 (574) 4,60 (443) 3,12 (387) 4,04 (658) 3,82 (516) 4,38 (596) 24,26 (1287) 285,640
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
5C şubesinde 18

Okulunuzda 60 6
İPEKYOLU ilçesinde 904 54 11

VAN ilinde 3966 242 62 7
Genelde 54252 3622 877 252 63

DERECELER

Genelde sınava 3622 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 1693. oldu

VAN ilinde sınava 242 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 72. oldu

İPEKYOLU ilçesinde sınava 54 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 19. oldu

Okulunuzda sınava 6 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 3. oldu
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5C ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[-] Yazdıklarını düzenler. 1 0,24 0,68 24

[+] Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı
sözcükleri ayırt eder.

1 0,54 0,42 54

[-] Metni yorumlar. 3 1,12 1,80 37

[-] Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0,76 1,15 38

[-] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0,41 0,58 41

[+] Medya metinlerini değerlendirir. 1 0,51 0,47 51

[-] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları
cevaplar.

1 0,46 0,51 46

[-] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0,46 1,47 23

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,54 0,42 54

[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

1 0,37 0,58 37

[-] Metinle ilgili sorular sorar. 1 0,29 0,59 29

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[+] Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın
çok boyutluluğunu açıklar.

4 2,08 1,78 52

[+] Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir
vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder.

6 3,29 2,61 55

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[-] Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği
arasında ilişki kurar.

5 2,17 2,64 43

[-] Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2,08 2,75 42

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[-] Students will be able to introduce themselves and meet other
people.

4 1,42 2,20 36

[-] Students will be able to read and understand timetable for
their lessons.

4 1,97 1,92 49

[-] Students will be able to exchange simple personal information. 1 0,41 0,54 41

[-] Students will be able to read and understand picture stories,
conversations and cartoons about personal information.

1 0,31 0,63 31

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1,25 1,41 42

[-] En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma
işlemi yapar.

4 1,47 1,69 37

[-] Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını
oluşturur.

4 1,31 1,97 33

[-] İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma
işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.

2 0,58 1,24 29

[-] En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini,
basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir.

2 0,49 1,03 25

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[-] Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 1,78 1,73 44

[-] Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 2,19 3,17 36

[+] Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak
şekilde model hazırlar.

2 1,10 0,71 55

[-] Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri
tartışır.

2 0,53 1,07 26

[-] Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0,25 0,61 25
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6C ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
6C
(1)

0,33 0,67 2,00 -2,00 -2,33 -3,67 -5,00 167,330

Okul
(60)

2,76 (6) 3,86 (6) 2,45 (6) 2,27 (6) 2,57 (6) 3,30 (5) 17,21 (6) 259,250
İlçe
(904)

3,61 (46) 4,05 (45) 2,80 (31) 3,47 (47) 3,23 (50) 3,53 (50) 20,69 (53) 271,990
İl

(3966)
3,46 (169) 3,97 (162) 2,69 (98) 3,13 (178) 3,14 (180) 3,50 (189) 19,89 (222) 269,110

Genel
(54252)

4,30 (823) 4,60 (747) 3,12 (487) 4,04 (929) 3,82 (956) 4,38 (970) 24,26 (2244) 285,640
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
6C şubesinde 1

Okulunuzda 60 6
İPEKYOLU ilçesinde 904 54 11

VAN ilinde 3966 242 62 7
Genelde 54252 3622 877 252 63

DERECELER

Genelde sınava 3622 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 3228. oldu

VAN ilinde sınava 242 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 235. oldu

İPEKYOLU ilçesinde sınava 54 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 54. oldu

Okulunuzda sınava 6 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 6. oldu
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6C ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[-] Yazdıklarını düzenler. 1 0,25 0,67 25

[+] Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı
sözcükleri ayırt eder.

1 0,55 0,42 55

[-] Metni yorumlar. 3 1,12 1,80 37

[-] Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0,75 1,17 38

[-] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0,40 0,58 40

[+] Medya metinlerini değerlendirir. 1 0,50 0,48 50

[-] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları
cevaplar.

1 0,47 0,50 47

[-] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0,45 1,48 23

[+] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,53 0,43 53

[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

1 0,37 0,58 37

[-] Metinle ilgili sorular sorar. 1 0,28 0,60 28

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[+] Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın
çok boyutluluğunu açıklar.

4 2,07 1,80 52

[+] Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir
vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder.

6 3,27 2,63 54

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[-] Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği
arasında ilişki kurar.

5 2,17 2,65 43

[-] Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2,08 2,75 42

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[-] Students will be able to introduce themselves and meet other
people.

4 1,40 2,23 35

[-] Students will be able to read and understand timetable for
their lessons.

4 1,95 1,93 49

[-] Students will be able to exchange simple personal information. 1 0,40 0,55 40

[-] Students will be able to read and understand picture stories,
conversations and cartoons about personal information.

1 0,30 0,63 30

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1,23 1,43 41

[-] En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma
işlemi yapar.

4 1,47 1,72 37

[-] Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını
oluşturur.

4 1,28 2,00 32

[-] İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma
işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.

2 0,57 1,25 28

[-] En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini,
basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir.

2 0,50 1,03 25

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[-] Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 1,75 1,77 44

[-] Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 2,17 3,20 36

[+] Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak
şekilde model hazırlar.

2 1,08 0,73 54

[-] Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri
tartışır.

2 0,52 1,08 26

[-] Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0,25 0,62 25



KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 60 904 3966 54252

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 6,73 7,29 4,30 5,85 3,75 4,60 4,65 4,58 3,12 5,32 3,86 4,04 6,05 6,69 3,82 6,52 6,40 4,38 35,12 32,57 24,26 285,640

İl Ortalaması 6,14 8,02 3,46 5,40 4,28 3,97 4,35 4,98 2,69 4,62 4,45 3,13 5,58 7,31 3,14 5,80 6,90 3,50 31,89 35,94 19,89 269,110

İlçe Ortalaması 6,28 8,00 3,61 5,49 4,33 4,05 4,51 5,12 2,80 4,99 4,55 3,47 5,75 7,55 3,23 5,92 7,19 3,53 32,94 36,74 20,69 271,990

Okul Ortalaması 5,67 8,72 2,76 5,33 4,43 3,86 4,25 5,40 2,45 4,05 5,35 2,27 5,05 7,43 2,57 5,77 7,40 3,30 30,12 38,73 17,21 259,250

KATILIMLAR

1 VAN / İPEKYOLU
EREK TOKİ ORTAOKULU 4B 1 8,00 7,00 5,67 9,00 1,00 8,67 7,00 3,00 6,00 3,00 7,00 0,67 8,00 7,00 5,67 1,00 14,00 -3,67 36,00 39,00 23,01 271,090

2 VAN / İPEKYOLU
EREK TOKİ ORTAOKULU  2 5,50 8,50 2,66 4,50 4,50 3,00 4,50 5,50 2,66 5,00 5,00 3,33 6,00 6,00 4,00 6,00 6,50 3,83 31,50 36,00 19,48 269,940

3 VAN / İPEKYOLU
EREK TOKİ ORTAOKULU 5C 18 5,78 8,17 3,05 5,50 4,17 4,11 4,56 4,67 3,00 3,72 5,00 2,06 5,44 5,33 3,67 5,72 7,33 3,28 30,72 34,67 19,17 268,080

4 VAN / İPEKYOLU
EREK TOKİ ORTAOKULU 5A 20 6,00 8,50 3,17 5,45 4,40 3,98 3,95 5,80 2,02 4,10 5,45 2,28 4,50 8,45 1,68 5,90 6,35 3,78 29,90 38,95 16,91 258,480

5 VAN / İPEKYOLU
EREK TOKİ ORTAOKULU 5B 18 5,17 9,50 2,00 5,06 4,78 3,46 4,11 5,78 2,19 4,44 5,33 2,67 5,17 8,28 2,41 6,17 8,00 3,50 30,12 41,67 16,23 254,530

6 VAN / İPEKYOLU
EREK TOKİ ORTAOKULU 6C 1 4,00 11,00 0,33 3,00 7,00 0,67 4,00 6,00 2,00 1,00 9,00 -2,00 2,00 13,00 -2,33 1,00 14,00 -3,67 15,00 60,00 -5,00 167,330
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KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU EREK TOKİ ORTAOKULU 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 60 904 3966 54252

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 6,73 7,29 4,30 5,85 3,75 4,60 4,65 4,58 3,12 5,32 3,86 4,04 6,05 6,69 3,82 6,52 6,40 4,38 35,12 32,57 24,26 285,640

İl Ortalaması 6,14 8,02 3,46 5,40 4,28 3,97 4,35 4,98 2,69 4,62 4,45 3,13 5,58 7,31 3,14 5,80 6,90 3,50 31,89 35,94 19,89 269,110

İlçe Ortalaması 6,28 8,00 3,61 5,49 4,33 4,05 4,51 5,12 2,80 4,99 4,55 3,47 5,75 7,55 3,23 5,92 7,19 3,53 32,94 36,74 20,69 271,990

Okul Ortalaması 5,67 8,72 2,76 5,33 4,43 3,86 4,25 5,40 2,45 4,05 5,35 2,27 5,05 7,43 2,57 5,77 7,40 3,30 30,12 38,73 17,21 259,250

KATILIMLAR
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SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BEDİRHAN AKDAĞ 74  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
198,232 285,640 2 53 793 3404 47897

Puanı Hesaplanan: 60 903 3954 53981

Katılımlar: 2 60 904 3966 54252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 9 2,00 13 2,66 2,76 4,30

Tarih 10 1 7 -1,33 -13 3,00 3,86 4,60

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 2,66 2,45 3,12

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 3,33 2,27 4,04

Matematik 15 3 11 -0,67 -4 4,00 2,57 3,82

Fen 15 4 11 0,33 2 3,83 3,30 4,38

Toplam: 75 17 54 -1,00 -1 19,50 17,21 24,27

Sözel (TÜR) AcBdcaBBdc bbcC

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) Bcacaabc  

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) bccAcDada*

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) dCdadacbcD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) c aAABababbccc*

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) dabCbdaaDBAbad*

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 0 3 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 1 4 17

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 1 4 20
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 1 3 25
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 1 3 25
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 0 3 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 1 2 25
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 2 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 1 3 25
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 1 5 17
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 0 2 0
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EBRU ÖZHAN 97  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
341,639 285,640 1 6 155 688 13884

Puanı Hesaplanan: 60 903 3954 53981

Katılımlar: 2 60 904 3966 54252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 8 3,33 22 2,66 2,76 4,30

Tarih 10 8 2 7,33 73 3,00 3,86 4,60

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 2,66 2,45 3,12

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,33 2,27 4,04

Matematik 15 9 1 8,67 58 4,00 2,57 3,82

Fen 15 8 2 7,33 49 3,83 3,30 4,38

Toplam: 75 46 18 40,00 53 19,50 17,21 24,27

Sözel (TÜR) AcaCdDa BAdbaBd

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BcCBCDbABA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) ADBADbbBBd

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) ACcBADDbAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) DACcABCD   D B 

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) cBACDCbBDB     

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 1 1 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 5 1 83

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 3 1 75
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 0 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 1 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 2 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 0 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 4 1 67
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 0 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA AYDOĞDU 148 4B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
271,091 285,640 1 21 405 1694 28430

Puanı Hesaplanan: 60 903 3954 53981

Katılımlar: 1 60 904 3966 54252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 5,67 2,76 4,30

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,67 3,86 4,60

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,00 2,45 3,12

İngilizce 10 3 7 0,67 7 0,67 2,27 4,04

Matematik 15 8 7 5,67 38 5,67 2,57 3,82

Fen 15 1 14 -3,67 -24 -3,67 3,30 4,38

Toplam: 75 36 39 23,00 31 23,00 17,21 24,27

Sözel (TÜR) dCdbBdBACcAAcDd

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CDCABABDCd

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) CBBaADBAbc

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) cAaDdbcAda

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) BaABaDCcaDBcbdA

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) bCabacaabcadbca

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 5 1 83

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 1 3 25
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 1 3 25
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 2 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 3 1 75
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 1 3 25
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 0 6 0
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 0 2 0
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 2 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
*  **N   * 0 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
222,450 285,640 17 45 651 2754 40718

Puanı Hesaplanan: 60 903 3954 53981

Katılımlar: 20 60 904 3966 54252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 -1,00 -7 3,17 2,76 4,30

Tarih 10 6 4 4,67 47 3,98 3,86 4,60

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 2,02 2,45 3,12

İngilizce 10 0 10 -3,33 -33 2,28 2,27 4,04

Matematik 15 4 11 0,33 2 1,68 2,57 3,82

Fen 15 8 7 5,67 38 3,78 3,30 4,38

Toplam: 75 23 52 5,67 8 16,92 17,21 24,27

Sözel (TÜR) abccaBdcbcAbBaa

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) daCABdBbCB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) bcddbDBdab

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) cbacaccdba

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) abbcbDbcbDBacbA

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) cbaCCBaBAccBDAd

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 2 2 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 4 2 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 1 4 20
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 0 4 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 0 4 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1 2 33
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 1 3 25
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 2 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 1 3 25
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 4 2 67
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 2 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH 0 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
215,834 285,640 18 48 691 2941 42706

Puanı Hesaplanan: 60 903 3954 53981

Katılımlar: 20 60 904 3966 54252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 3,17 2,76 4,30

Tarih 10 4 6 2,00 20 3,98 3,86 4,60

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 2,02 2,45 3,12

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 2,28 2,27 4,04

Matematik 15 4 11 0,33 2 1,68 2,57 3,82

Fen 15 4 11 0,33 2 3,78 3,30 4,38

Toplam: 75 23 52 5,67 8 16,92 17,21 24,27

Sözel (TÜR) BbbbBcabCcbABca

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) baCdBABcaa

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) bccdADBADc

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) dbabddcdaB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) cadBaDdcababACb

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) AbDCdccBbbcabba

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 3 0 3 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 2 2 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 2 4 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 2 3 40
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 1 3 25
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 0 4 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 0 3 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 2 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 3 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 1 3 25
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 3 3 50
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 0 2 0
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 2 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYSİMA KARAASLAN 2 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
285,096 285,640 5 19 347 1448 25328

Puanı Hesaplanan: 60 903 3954 53981

Katılımlar: 20 60 904 3966 54252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 5 5,33 36 3,17 2,76 4,30

Tarih 10 7 3 6,00 60 3,98 3,86 4,60

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 2,02 2,45 3,12

İngilizce 10 6 2 5,33 53 2,28 2,27 4,04

Matematik 15 3 5 1,33 9 1,68 2,57 3,82

Fen 15 6 7 3,67 24 3,78 3,30 4,38

Toplam: 75 35 25 26,67 36 16,92 17,21 24,27

Sözel (TÜR) dCAcBBc CDA  cd

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CDCAcABabB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) CBBdAc cDD

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BADDbAD d 

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) B bcb  ddDB    

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) cdDCbc dADDB ca

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 0 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 0 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 3 3 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 4 0 80
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 2 1 50
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 0 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 0 1 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 2 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 2 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 2 3 33
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 0 2 0
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 0 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT DEMİRBAŞ 0 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
364,415 285,640 1 2 100 463 9891

Puanı Hesaplanan: 60 903 3954 53981

Katılımlar: 20 60 904 3966 54252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 3,17 2,76 4,30

Tarih 10 7 3 6,00 60 3,98 3,86 4,60

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 2,02 2,45 3,12

İngilizce 10 6 4 4,67 47 2,28 2,27 4,04

Matematik 15 8 7 5,67 38 1,68 2,57 3,82

Fen 15 9 6 7,00 47 3,78 3,30 4,38

Toplam: 75 51 24 43,00 57 16,92 17,21 24,27

Sözel (TÜR) AAdCADBdBACaDBC

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BaCBCbCABb

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) ADBADDCBBd

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) cdBaAbDCAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) aAbAAdCDbACadBc

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) AaACDCCBDddcaBc

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 4 2 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 5 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 2 2 50
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1 2 33
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 1 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 2 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 3 3 50
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DERİN  AVAR 5 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
326,643 285,640 2 11 201 858 16587

Puanı Hesaplanan: 60 903 3954 53981

Katılımlar: 20 60 904 3966 54252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 3,17 2,76 4,30

Tarih 10 8 2 7,33 73 3,98 3,86 4,60

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 2,02 2,45 3,12

İngilizce 10 8 2 7,33 73 2,28 2,27 4,04

Matematik 15 8 7 5,67 38 1,68 2,57 3,82

Fen 15 5 10 1,67 11 3,78 3,30 4,38

Toplam: 75 47 28 37,67 50 16,92 17,21 24,27

Sözel (TÜR) aCdDBBBACadcBDC

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CDCABbBDCc

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) bBBCADBADb

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) aAaDCADACB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) BbbcbDCAbDccACA

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) bdDCbdadbbcaDAB

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 5 1 83

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 3 1 75
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 2 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 3 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 0 4 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 4 2 67
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 2 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN GÜNDÜZ 10 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
324,883 285,640 3 12 204 871 16914

Puanı Hesaplanan: 60 903 3954 53981

Katılımlar: 20 60 904 3966 54252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 3,17 2,76 4,30

Tarih 10 10 0 10,00 100 3,98 3,86 4,60

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 2,02 2,45 3,12

İngilizce 10 8 2 7,33 73 2,28 2,27 4,04

Matematik 15 7 8 4,33 29 1,68 2,57 3,82

Fen 15 8 7 5,67 38 3,78 3,30 4,38

Toplam: 75 47 28 37,67 50 16,92 17,21 24,27

Sözel (TÜR) AABCAaddBACabad

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDCBCDCABA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) ADBAbbadBC

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) ACaBADDdAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) DACAcBbcCbCadca

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) ABdCcCbcDddcDBD

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 6 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 2 3 40
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 3 1 75
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1 2 33
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 1 3 25
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 3 1 75
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 3 3 50
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVANUR AAL 13 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
250,874 285,640 11 31 488 2068 33215

Puanı Hesaplanan: 60 903 3954 53981

Katılımlar: 20 60 904 3966 54252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 3,17 2,76 4,30

Tarih 10 5 5 3,33 33 3,98 3,86 4,60

Din K.ve A.B. 10 2 7 -0,33 -3 2,02 2,45 3,12

İngilizce 10 7 3 6,00 60 2,28 2,27 4,04

Matematik 15 2 10 -1,33 -9 1,68 2,57 3,82

Fen 15 9 6 7,00 47 3,78 3,30 4,38

Toplam: 75 30 41 16,33 22 16,92 17,21 24,27

Sözel (TÜR) ccaCAa*aBcdcDBd

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BbdBCcCbBc

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) bcaAcbb Ba

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) ACaBAbDdAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) a aA aaDabbbac 

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) ABdCDCdBadbDDBc

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 2 2 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 3 3 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 0 4 0
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 3 1 75
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 0 3 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 1 0 25
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 3 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 3 3 50
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK HEZER 16 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
191,702 285,640 20 56 830 3575 49608

Puanı Hesaplanan: 60 903 3954 53981

Katılımlar: 20 60 904 3966 54252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 2 13 -2,33 -16 3,17 2,76 4,30

Tarih 10 3 7 0,67 7 3,98 3,86 4,60

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 2,02 2,45 3,12

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,28 2,27 4,04

Matematik 15 3 9 0,00 0 1,68 2,57 3,82

Fen 15 5 10 1,67 11 3,78 3,30 4,38

Toplam: 75 18 54 0,00 0 16,92 17,21 24,27

Sözel (TÜR) bdcbbDaccddacBd

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) cDCBbaadcb

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) AcdcbcCdad

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) bbcBdaDbAc

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) adbc  aDCdC dab

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) AaAdDbacadAcDac

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 3 0 3 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 0 4 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 3 3 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 2 3 40
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 0 5 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 2 2 50
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 1 3 25
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 0 2 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 1 2 25
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 2 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 2 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 1 5 17
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 2 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED ALİ PEK 17 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
240,145 285,640 13 35 545 2297 35890

Puanı Hesaplanan: 60 903 3954 53981

Katılımlar: 20 60 904 3966 54252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 3,17 2,76 4,30

Tarih 10 6 4 4,67 47 3,98 3,86 4,60

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 2,02 2,45 3,12

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,28 2,27 4,04

Matematik 15 5 9 2,00 13 1,68 2,57 3,82

Fen 15 5 10 1,67 11 3,78 3,30 4,38

Toplam: 75 27 47 11,33 15 16,92 17,21 24,27

Sözel (TÜR) bdBbA*BccAbaDdC

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) cDCBCDaAcb

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) caBAccbadb

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) cbcBAbDdca

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) bbCbbaCDabCDdd 

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) dabdDadBDccDcaD

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 2 2 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 4 2 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 1 4 20
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 2 2 50
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 1 3 25
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1 2 33
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 1 2 25
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 3 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 2 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 0 4 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 2 4 33
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED KAHRAMAN 0 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
285,252 285,640 4 18 346 1444 25289

Puanı Hesaplanan: 60 903 3954 53981

Katılımlar: 20 60 904 3966 54252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 3,17 2,76 4,30

Tarih 10 4 6 2,00 20 3,98 3,86 4,60

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 2,02 2,45 3,12

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 2,28 2,27 4,04

Matematik 15 4 11 0,33 2 1,68 2,57 3,82

Fen 15 10 5 8,33 56 3,78 3,30 4,38

Toplam: 75 34 41 20,33 27 16,92 17,21 24,27

Sözel (TÜR) cCdDBdBAacbcBDC

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CabdBAdaCa

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) baBCcDBAaD

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) cdbcCdaAdc

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) ccbBbcCdCaBbbac

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) ACDCdaDBAcDcDAc

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 2 2 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 2 4 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 2 3 40
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 0 4 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 0 4 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 0 3 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 0 4 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 3 1 75
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 4 2 67
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR BAL 22000 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
253,009 285,640 9 26 477 2026 32690

Puanı Hesaplanan: 60 903 3954 53981

Katılımlar: 20 60 904 3966 54252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 2 8 -0,67 -4 3,17 2,76 4,30

Tarih 10 5 5 3,33 33 3,98 3,86 4,60

Din K.ve A.B. 10 2 5 0,33 3 2,02 2,45 3,12

İngilizce 10 4 4 2,67 27 2,28 2,27 4,04

Matematik 15 5 8 2,33 16 1,68 2,57 3,82

Fen 15 8 3 7,00 47 3,78 3,30 4,38

Toplam: 75 26 33 15,00 20 16,92 17,21 24,27

Sözel (TÜR) Ad ad cdBd c d 

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BcbBCcbABd

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN)  bdc  CBcb

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) cdB AD bdD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) aAadc dcC aDBBc

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) AaAC CCB d DDa 

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 3 0 3 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 2 2 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 3 3 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 2 1 40
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 0 4 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 1 1 25
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 1 3 25
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 2 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 2 2 33
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 0 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER Ş* AK 33 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
225,860 285,640 16 43 632 2661 39794

Puanı Hesaplanan: 60 903 3954 53981

Katılımlar: 20 60 904 3966 54252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 3,17 2,76 4,30

Tarih 10 6 4 4,67 47 3,98 3,86 4,60

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 2,02 2,45 3,12

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,28 2,27 4,04

Matematik 15 0 3 -1,00 -7 1,68 2,57 3,82

Toplam: 75 19 29 9,33 12 16,92 17,21 24,27

Sözel (TÜR) ddBCcDdaBACbacC

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) aDCBdcdABA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) AccbbcCBda

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) cCcBAaaacc

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT)  dbb           

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 2 2 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 4 2 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 0 5 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 2 2 50
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 1 3 25
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 0 0 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 0 1 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 0 1 0
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 0 0 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 0 0 0
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 0 0 0
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 0 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RABİANUR MA *L 7 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
278,066 285,640 6 20 376 1567 26840

Puanı Hesaplanan: 60 903 3954 53981

Katılımlar: 20 60 904 3966 54252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 9 2,00 13 3,17 2,76 4,30

Tarih 10 5 4 3,67 37 3,98 3,86 4,60

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 2,02 2,45 3,12

İngilizce 10 9 0 9,00 90 2,28 2,27 4,04

Matematik 15 6 5 4,33 29 1,68 2,57 3,82

Fen 15 7 8 4,33 29 3,78 3,30 4,38

Toplam: 75 35 33 24,00 32 16,92 17,21 24,27

Sözel (TÜR) BadaaBBddaAAab 

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) dcCABAccC 

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) accCADccab

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BAD CADACB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) B baCD dCcd AC 

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) ACDCdabdbcbBaAB

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 2 3 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 1 4 20
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 3 0 75
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1 1 33
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 1 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 2 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 2 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 3 3 50
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 2 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET TEKTAŞ 6 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
251,688 285,640 10 28 483 2047 32996

Puanı Hesaplanan: 60 903 3954 53981

Katılımlar: 20 60 904 3966 54252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 3,17 2,76 4,30

Tarih 10 4 6 2,00 20 3,98 3,86 4,60

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 2,02 2,45 3,12

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 2,28 2,27 4,04

Matematik 15 4 6 2,00 13 1,68 2,57 3,82

Toplam: 75 23 32 12,33 16 16,92 17,21 24,27

Sözel (TÜR) AABCdcdcBbCDDBa

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) cbCBdadABd

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) bDBcacdBBd

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) bdaadDadAc

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) aAaAABbcdd     

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 0 3 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 1 3 25
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 3 3 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 2 3 40
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 0 4 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 2 2 50
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 1 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 0 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 0 0 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 0 0 0
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 0 0 0
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 0 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE SEVİLİR 43 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
238,118 285,640 14 36 553 2339 36443

Puanı Hesaplanan: 60 903 3954 53981

Katılımlar: 20 60 904 3966 54252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 9 2,00 13 3,17 2,76 4,30

Tarih 10 5 5 3,33 33 3,98 3,86 4,60

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 2,02 2,45 3,12

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 2,28 2,27 4,04

Matematik 15 4 11 0,33 2 1,68 2,57 3,82

Fen 15 6 5 4,33 29 3,78 3,30 4,38

Toplam: 75 25 45 10,00 13 16,92 17,21 24,27

Sözel (TÜR) d cDBacAaaAbBcd

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) aDCABAcabc

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) dddCADBdac

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) adbcCbccdc

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) ccbBbabdacBbbCA

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) ACbCCBbdbb   A 

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 0 0
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 2 4 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 2 3 40
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 0 4 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 0 4 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 0 3 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 0 4 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 3 1 75
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 0 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 2 2 33
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 2 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
TUANNA ÖZKAN 50 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
240,367 285,640 12 34 543 2290 35838

Puanı Hesaplanan: 60 903 3954 53981

Katılımlar: 20 60 904 3966 54252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 3,17 2,76 4,30

Tarih 10 6 4 4,67 47 3,98 3,86 4,60

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 2,02 2,45 3,12

İngilizce 10 7 3 6,00 60 2,28 2,27 4,04

Matematik 15 4 9 1,00 7 1,68 2,57 3,82

Toplam: 75 25 33 14,00 19 16,92 17,21 24,27

Sözel (TÜR) aCAbBaBddcAcBaC

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) bDCAdAccCB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) bcdaccdAbc

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BADDCADbda

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) d  cdDadCDcaAbc

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 3 3 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 0 5 0
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 2 2 50
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1 2 33
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 0 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 3 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 0 0 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 0 0 0
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 0 0 0
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 0 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
VEYSEL DEMİRBAŞ 0 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
268,276 285,640 7 22 417 1750 29085

Puanı Hesaplanan: 60 903 3954 53981

Katılımlar: 20 60 904 3966 54252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 3,17 2,76 4,30

Tarih 10 7 1 6,67 67 3,98 3,86 4,60

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 2,02 2,45 3,12

İngilizce 10 4 6 2,00 20 2,28 2,27 4,04

Matematik 15 7 8 4,33 29 1,68 2,57 3,82

Fen 15 7 8 4,33 29 3,78 3,30 4,38

Toplam: 75 34 39 21,00 28 16,92 17,21 24,27

Sözel (TÜR) AcaCdDdcdcaabBb

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDCBaDCA  

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) ADBdcDdBdd

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) bCdaADcCda

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) DbCbAcabCcaDBBb

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) cBACDCaBDaccbac

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 0 3 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 2 1 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 5 0 83

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 1 3 25
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 2 2 50
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 1 3 25
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 3 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 2 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 3 3 50
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS SUCİ 51 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
233,545 285,640 15 38 576 2453 37652

Puanı Hesaplanan: 60 903 3954 53981

Katılımlar: 20 60 904 3966 54252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 3,17 2,76 4,30

Tarih 10 3 7 0,67 7 3,98 3,86 4,60

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 2,02 2,45 3,12

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,28 2,27 4,04

Matematik 15 6 9 3,00 20 1,68 2,57 3,82

Fen 15 6 9 3,00 20 3,78 3,30 4,38

Toplam: 75 24 51 7,00 9 16,92 17,21 24,27

Sözel (TÜR) ddAcaBBdbaAcBaa

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CDdbdcdaCc

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) baddAbcccc

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BcDDdbccdc

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) BDAabDCdacdDdab

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) AaaCbaaccbDBcAB

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 1 3 25
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 2 4 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 1 4 20
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 0 5 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 2 2 50
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 1 3 25
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 1 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 0 4 0
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 2 4 33
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 2 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF CAN İLBİLGİN 57 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
261,009 285,640 8 23 448 1882 30783

Puanı Hesaplanan: 60 903 3954 53981

Katılımlar: 20 60 904 3966 54252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 3,17 2,76 4,30

Tarih 10 5 5 3,33 33 3,98 3,86 4,60

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 2,02 2,45 3,12

İngilizce 10 4 6 2,00 20 2,28 2,27 4,04

Matematik 15 4 11 0,33 2 1,68 2,57 3,82

Fen 15 9 6 7,00 47 3,78 3,30 4,38

Toplam: 75 32 43 17,67 24 16,92 17,21 24,27

Sözel (TÜR) dbdccBBACcccaDb

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CbCAdbBbdB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) bBBCAadcaD

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BAccCAcddc

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) BabcdDCbdacaAbd

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) ACcCCBDdbDaBaAa

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 2 4 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 1 3 25
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 2 2 50
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1 2 33
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 2 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 0 4 0
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 2 4 33
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ŞERVAN ALYAR 58 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
212,330 285,640 19 49 713 3031 43718

Puanı Hesaplanan: 60 903 3954 53981

Katılımlar: 20 60 904 3966 54252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 3,17 2,76 4,30

Tarih 10 3 7 0,67 7 3,98 3,86 4,60

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 2,02 2,45 3,12

İngilizce 10 1 5 -0,67 -7 2,28 2,27 4,04

Matematik 15 2 11 -1,67 -11 1,68 2,57 3,82

Fen 15 6 9 3,00 20 3,78 3,30 4,38

Toplam: 75 20 49 3,67 5 16,92 17,21 24,27

Sözel (TÜR) AABbcaddBddbDcb

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) cDdaaaCbaA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) cbBcaDCdab

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) Abacba    

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) DdbbbaacadbbB  

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) AaAdcbaBbBcDDca

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 3 0 3 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 2 2 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 1 5 17

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 0 5 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 0 3 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 0 2 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 0 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1 1 33
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 0 3 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 3 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 2 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 1 5 17
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ADEM ŞENGÜL 59 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
226,501 285,640 10 42 626 2641 39607

Puanı Hesaplanan: 60 903 3954 53981

Katılımlar: 18 60 904 3966 54252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 2 10 -1,33 -9 2,00 2,76 4,30

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 3,46 3,86 4,60

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 2,19 2,45 3,12

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 2,67 2,27 4,04

Matematik 15 6 5 4,33 29 2,41 2,57 3,82

Fen 15 7 8 4,33 29 3,50 3,30 4,38

Toplam: 75 20 48 4,00 5 16,22 17,21 24,27

Sözel (TÜR) adcDBcacdbdb   

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) aDadacBabc

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) bcdadcBcDa

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) acDcadabac

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) BcABCDbcbaB    

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) dCDbCaDcbcDBcAd

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 3 0 3 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 0 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 0 4 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 2 4 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 1 4 20
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 0 4 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 1 3 25
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1 1 33
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 1 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 1 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 0 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 2 4 33
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYAZ KAHRAMAN 108 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
338,452 285,640 4 8 165 715 14439

Puanı Hesaplanan: 60 903 3954 53981

Katılımlar: 18 60 904 3966 54252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 2,00 2,76 4,30

Tarih 10 9 1 8,67 87 3,46 3,86 4,60

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 2,19 2,45 3,12

İngilizce 10 10 0 10,00 100 2,67 2,27 4,04

Matematik 15 7 4 5,67 38 2,41 2,57 3,82

Fen 15 8 7 5,67 38 3,50 3,30 4,38

Toplam: 75 48 23 40,33 54 16,22 17,21 24,27

Sözel (TÜR) AAaCdbdBBcCDDBd

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDCBbDCABA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) AaBAaabBBd

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) ACBBADDCAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) DAbA dCD daD B 

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) ABAdcCCBDddccBc

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 6 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 0 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 2 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 2 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 3 3 50
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN KUŞ 0 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
209,579 285,640 13 50 732 3106 44552

Puanı Hesaplanan: 60 903 3954 53981

Katılımlar: 18 60 904 3966 54252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 2,00 2,76 4,30

Tarih 10 4 4 2,67 27 3,46 3,86 4,60

Din K.ve A.B. 10 3 6 1,00 10 2,19 2,45 3,12

İngilizce 10 6 4 4,67 47 2,67 2,27 4,04

Matematik 15 1 11 -2,67 -18 2,41 2,57 3,82

Fen 15 5 9 2,00 13 3,50 3,30 4,38

Toplam: 75 23 45 8,00 11 16,22 17,21 24,27

Sözel (TÜR) bAaadcBBBbbbccb

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) Ba  CcbbBA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) ccaA abBaC

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) AaBaAccCAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) ab   cdbabbcBcc

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) Aab bCCdDdbbDcc

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 2 2 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 2 2 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 1 4 20
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2 2 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 1 3 25
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 0 3 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 0 3 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 2 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 1 2 25
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 2 4 33
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR ERTEN 75 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
189,762 285,640 18 57 839 3622 50071

Puanı Hesaplanan: 60 903 3954 53981

Katılımlar: 18 60 904 3966 54252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 -1,00 -7 2,00 2,76 4,30

Tarih 10 5 5 3,33 33 3,46 3,86 4,60

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 2,19 2,45 3,12

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 2,67 2,27 4,04

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 2,41 2,57 3,82

Fen 15 4 11 0,33 2 3,50 3,30 4,38

Toplam: 75 19 56 0,33 0 16,22 17,21 24,27

Sözel (TÜR) cabcdaadCDdcaDb

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) dbCcBAcaCB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) dadbAbBdba

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) ddbcbcDcCa

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) ccAdbcCcbadaAbd

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) cdbCaBDddcDdabd

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 3 0 3 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 2 2 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 3 3 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 2 3 40
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 0 5 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 1 3 25
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 1 3 25
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 0 3 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 2 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 0 4 0
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 1 3 25
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 1 5 17
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BİRGÜL ÇOBAN 83 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
236,349 285,640 8 37 566 2390 36917

Puanı Hesaplanan: 60 903 3954 53981

Katılımlar: 18 60 904 3966 54252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 2,00 2,76 4,30

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 3,46 3,86 4,60

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 2,19 2,45 3,12

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 2,67 2,27 4,04

Matematik 15 5 10 1,67 11 2,41 2,57 3,82

Fen 15 6 9 3,00 20 3,50 3,30 4,38

Toplam: 75 23 52 5,67 8 16,22 17,21 24,27

Sözel (TÜR) aCADcBdACcbddbC

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) abdAacacdB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) acBdcaBdba

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) cdbaCbccad

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) dbABdcCAdbdbAdb

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) cbabCdDBAcbacAB

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 3 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 1 3 25
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 1 5 17

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 1 4 20
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 0 4 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 0 4 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 0 3 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 2 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 3 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 0 4 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 3 3 50
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMRULAHÇEKİÇİ 106 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
198,001 285,640 16 54 796 3412 47964

Puanı Hesaplanan: 60 903 3954 53981

Katılımlar: 18 60 904 3966 54252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 2,00 2,76 4,30

Tarih 10 0 10 -3,33 -33 3,46 3,86 4,60

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 2,19 2,45 3,12

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 2,67 2,27 4,04

Matematik 15 6 9 3,00 20 2,41 2,57 3,82

Fen 15 2 13 -2,33 -16 3,50 3,30 4,38

Toplam: 75 17 58 -2,33 -3 16,22 17,21 24,27

Sözel (TÜR) AcadbDdBabdcDaC

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) abdadcbbad

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) dDccabacBb

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) AbddbacbAa

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) DbdAAcdbdACbaBa

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) cadacdbcDabaDac

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 0 4 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 0 6 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 0 5 0
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 0 4 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 1 3 25
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 1 3 25
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 2 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 1 3 25
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 0 6 0
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 0 2 0
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ERE  ÖZKOL 135 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
250,286 285,640 7 32 493 2079 33344

Puanı Hesaplanan: 60 903 3954 53981

Katılımlar: 18 60 904 3966 54252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 2,00 2,76 4,30

Tarih 10 3 7 0,67 7 3,46 3,86 4,60

Din K.ve A.B. 10 0 10 -3,33 -33 2,19 2,45 3,12

İngilizce 10 5 5 3,33 33 2,67 2,27 4,04

Matematik 15 7 8 4,33 29 2,41 2,57 3,82

Fen 15 5 10 1,67 11 3,50 3,30 4,38

Toplam: 75 27 48 11,00 15 16,22 17,21 24,27

Sözel (TÜR) abADdBBAaabcBaC

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CbCAccdadc

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) bacddaddba

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) aAccCADAaa

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) dbdBbDCdCDcaACb

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) AbaddBbcAcccDAd

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 3 3 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 0 6 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 0 5 0
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 0 5 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 0 4 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1 2 33
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 2 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 2 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 1 3 25
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 1 5 17
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 2 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA CİNGÖZ 333 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
232,394 285,640 9 40 583 2476 37946

Puanı Hesaplanan: 60 903 3954 53981

Katılımlar: 18 60 904 3966 54252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 8 3,33 22 2,00 2,76 4,30

Tarih 10 3 7 0,67 7 3,46 3,86 4,60

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 2,19 2,45 3,12

İngilizce 10 7 3 6,00 60 2,67 2,27 4,04

Matematik 15 2 12 -2,00 -13 2,41 2,57 3,82

Fen 15 6 9 3,00 20 3,50 3,30 4,38

Toplam: 75 27 46 11,67 16 16,22 17,21 24,27

Sözel (TÜR) BaAcaBBbCac aDd

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) dadABAacad

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) aBdCAadcab

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BADbdADAdB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) d cBdbCdbcaabac

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) ACDddcacbbcBbAB

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 2 2 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 1 5 17

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 2 3 40
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 2 2 50
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 0 3 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 0 3 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 3 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 2 4 33
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 2 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYYÜP TEİZEL 121 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
375,113 285,640 1 1 83 369 8230

Puanı Hesaplanan: 60 903 3954 53981

Katılımlar: 18 60 904 3966 54252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 2,00 2,76 4,30

Tarih 10 9 1 8,67 87 3,46 3,86 4,60

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 2,19 2,45 3,12

İngilizce 10 8 2 7,33 73 2,67 2,27 4,04

Matematik 15 9 6 7,00 47 2,41 2,57 3,82

Fen 15 11 4 9,67 64 3,50 3,30 4,38

Toplam: 75 54 21 47,00 63 16,22 17,21 24,27

Sözel (TÜR) dCAaBBdACbAAdDC

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CDCABcBDCB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) dcBCADdADD

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) aADDCADACc

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) BDdBCDbdbDcaACA

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) AaaCCBDdADcBDAB

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 3 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 6 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 2 3 40
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 2 2 50
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 1 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 2 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 2 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 2 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 4 2 67
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 2 0 100
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH BAŞBOĞA 148 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
206,389 285,640 14 51 746 3190 45513

Puanı Hesaplanan: 60 903 3954 53981

Katılımlar: 18 60 904 3966 54252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 2 13 -2,33 -16 2,00 2,76 4,30

Tarih 10 3 7 0,67 7 3,46 3,86 4,60

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 2,19 2,45 3,12

İngilizce 10 0 10 -3,33 -33 2,67 2,27 4,04

Matematik 15 5 10 1,67 11 2,41 2,57 3,82

Fen 15 6 9 3,00 20 3,50 3,30 4,38

Toplam: 75 20 55 1,67 2 16,22 17,21 24,27

Sözel (TÜR) aCbcadccdcbAdca

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CDbcBdcbda

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) bBBdccabDD

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) adcbddccda

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) BcdBaDCAdbccbad

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) bdDabdcBAcDBaAd

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 0 3 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 1 3 25
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 2 4 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 2 3 40
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 0 4 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 0 4 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1 2 33
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 1 3 25
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 3 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 2 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 2 4 33
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 2 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN DURMİŞ 0 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
201,960 285,640 15 52 773 3296 46816

Puanı Hesaplanan: 60 903 3954 53981

Katılımlar: 18 60 904 3966 54252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 2 12 -2,00 -13 2,00 2,76 4,30

Tarih 10 4 5 2,33 23 3,46 3,86 4,60

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 2,19 2,45 3,12

İngilizce 10 3 4 1,67 17 2,67 2,27 4,04

Matematik 15 1 11 -2,67 -18 2,41 2,57 3,82

Fen 15 4 3 3,00 20 3,50 3,30 4,38

Toplam: 75 19 39 6,00 8 16,22 17,21 24,27

Sözel (TÜR) AbcCdadadcba da

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BbdBdaC Bd

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) AcBd aCBBa

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) AC Bda dc 

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) abdcbdCad a dc 

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) AcAC Cb c      

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 0 3 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 1 2 25
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 3 3 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 1 3 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 2 0 50
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 0 3 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 0 2 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 0 3 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 0 4 0
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 0 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 1 2 17
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 0 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA YAVUZ 332 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
328,221 285,640 5 10 194 833 16274

Puanı Hesaplanan: 60 903 3954 53981

Katılımlar: 18 60 904 3966 54252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 -1,00 -7 2,00 2,76 4,30

Tarih 10 9 1 8,67 87 3,46 3,86 4,60

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 2,19 2,45 3,12

İngilizce 10 9 1 8,67 87 2,67 2,27 4,04

Matematik 15 10 2 9,33 62 2,41 2,57 3,82

Fen 15 9 6 7,00 47 3,50 3,30 4,38

Toplam: 75 48 24 40,00 53 16,22 17,21 24,27

Sözel (TÜR) dbdaccBaBdCabdd

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDCBCaCABA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) ADBAcDbBBC

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) cCBBADDCAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) DACA d DCACD Bb

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) ABdCDCaBbdcbDBD

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 3 0 3 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 5 1 83

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 1 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 1 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 0 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 4 2 67
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 2 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ACAR 138 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
219,472 285,640 12 47 666 2835 41556

Puanı Hesaplanan: 60 903 3954 53981

Katılımlar: 18 60 904 3966 54252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 9 2,00 13 2,00 2,76 4,30

Tarih 10 7 3 6,00 60 3,46 3,86 4,60

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 2,19 2,45 3,12

İngilizce 10 2 7 -0,33 -3 2,67 2,27 4,04

Matematik 15 4 9 1,00 7 2,41 2,57 3,82

Fen 15 2 9 -1,00 -7 3,50 3,30 4,38

Toplam: 75 23 44 8,33 11 16,22 17,21 24,27

Sözel (TÜR) dCdDa*B bDcddcC

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) daCAdABDCB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) bBBdbadccD

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) ddDcacDcb 

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) dDcdC*ac*DBcd  

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) cCcdC*bdb ad   

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 0 2 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 4 2 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 2 3 40
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 0 3 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 2 2 50
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1 2 33
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 1 3 25
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 2 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 0 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 1 3 25
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 1 3 17
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 0 1 0
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SEMRA ERBEK 141 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
340,418 285,640 3 7 160 698 14101

Puanı Hesaplanan: 60 903 3954 53981

Katılımlar: 18 60 904 3966 54252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 2,00 2,76 4,30

Tarih 10 10 0 10,00 100 3,46 3,86 4,60

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 2,19 2,45 3,12

İngilizce 10 7 3 6,00 60 2,67 2,27 4,04

Matematik 15 5 6 3,00 20 2,41 2,57 3,82

Fen 15 10 4 8,67 58 3,50 3,30 4,38

Toplam: 75 49 21 42,00 56 16,22 17,21 24,27

Sözel (TÜR) dCAbdaBcCDAdBaC

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CDCABABDCB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) CBBbADBADD

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BdaDCADACd

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) B Aab C dDdcAb 

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) ACDCCa BAcDBccB

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 6 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 5 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 3 1 75
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 2 2 50
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 0 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 0 3 0
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 4 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 5 1 83
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 0 2 0
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA ELİŞ 143 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
251,508 285,640 6 29 485 2052 33048

Puanı Hesaplanan: 60 903 3954 53981

Katılımlar: 18 60 904 3966 54252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 2,00 2,76 4,30

Tarih 10 5 5 3,33 33 3,46 3,86 4,60

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 2,19 2,45 3,12

İngilizce 10 8 2 7,33 73 2,67 2,27 4,04

Matematik 15 7 8 4,33 29 2,41 2,57 3,82

Fen 15 4 11 0,33 2 3,50 3,30 4,38

Toplam: 75 32 43 17,67 24 16,22 17,21 24,27

Sözel (TÜR) AAaCdbBcddacbaC

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BabBCaCAdd

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) ADdbcbCdaa

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) cCBBADDdAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) bAacdBCDbcaDBBc

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) AcdCbdaabBccccD

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 0 3 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 2 4 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 2 3 40
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 4 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 2 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 2 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 1 3 25
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 2 4 33
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 2 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR BAYDAR 157 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
225,290 285,640 11 44 637 2678 39934

Puanı Hesaplanan: 60 903 3954 53981

Katılımlar: 18 60 904 3966 54252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 2,00 2,76 4,30

Tarih 10 4 6 2,00 20 3,46 3,86 4,60

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 2,19 2,45 3,12

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 2,67 2,27 4,04

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 2,41 2,57 3,82

Fen 15 8 7 5,67 38 3,50 3,30 4,38

Toplam: 75 24 51 7,00 9 16,22 17,21 24,27

Sözel (TÜR) AbcCAcdadbCccad

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) acdBaDCAad

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) dDBdbcCcdd

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) badBdbDbca

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) bdbAddbDbcaDaac

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) AdACDdaBcBccDBa

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 2 2 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 2 4 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 2 3 40
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 2 2 50
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 0 4 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1 2 33
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 1 3 25
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 3 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 4 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 2 4 33
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 2 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF HULAKU 162 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
196,824 285,640 17 55 804 3441 48273

Puanı Hesaplanan: 60 903 3954 53981

Katılımlar: 18 60 904 3966 54252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 -1,00 -7 2,00 2,76 4,30

Tarih 10 3 7 0,67 7 3,46 3,86 4,60

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 2,19 2,45 3,12

İngilizce 10 0 10 -3,33 -33 2,67 2,27 4,04

Matematik 15 6 9 3,00 20 2,41 2,57 3,82

Fen 15 3 12 -1,00 -7 3,50 3,30 4,38

Toplam: 75 18 57 -1,00 -1 16,22 17,21 24,27

Sözel (TÜR) dbbacadACcdbBca

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CcacdbdDCa

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) CcdacDacDc

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) dbacddacad

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) BcbaCDCbaDcDcab

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) dbcaCdbccaDBcbd

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 1 3 25
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 2 4 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 1 4 20
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 0 4 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 0 4 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 1 3 25
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 0 4 0
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 2 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 1 5 17
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 0 2 0
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 2 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF SERCAN TÜBEK 166 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
354,934 285,640 2 4 121 547 11468

Puanı Hesaplanan: 60 903 3954 53981

Katılımlar: 18 60 904 3966 54252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 2,00 2,76 4,30

Tarih 10 9 1 8,67 87 3,46 3,86 4,60

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 2,19 2,45 3,12

İngilizce 10 7 3 6,00 60 2,67 2,27 4,04

Matematik 15 6 5 4,33 29 2,41 2,57 3,82

Fen 15 11 3 10,00 67 3,50 3,30 4,38

Toplam: 75 51 19 44,67 60 16,22 17,21 24,27

Sözel (TÜR) AbdCAaBdBACcaBd

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDCBCDdABA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) ADBADDCBBC

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) dCcaADDCAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) DAbAdadD dC  B 

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) ABAdDCCB dAbDBD

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 6 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 5 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 2 2 50
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 0 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 1 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 1 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 5 1 83
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH YAVUZ 275 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
293,493 285,640 6 15 319 1320 23525

Puanı Hesaplanan: 60 903 3954 53981

Katılımlar: 18 60 904 3966 54252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 8 2,33 16 3,05 2,76 4,30

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,11 3,86 4,60

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 3,00 2,45 3,12

İngilizce 10 6 3 5,00 50 2,06 2,27 4,04

Matematik 15 8 3 7,00 47 3,67 2,57 3,82

Fen 15 6 8 3,33 22 3,28 3,30 4,38

Toplam: 75 37 29 27,33 36 19,17 17,21 24,27

Sözel (TÜR)  CAcdBdcdaAcBb 

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CadABABDCc

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) dBB cDabDD

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) dAD CADbbB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) B ABCD d D aAaA

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) bdcdbB BADcBcAa

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 4 2 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 2 3 40
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 3 1 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 1 2 25
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 0 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 0 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 1 3 25
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 1 5 17
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 0 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMETCAN ÇOBAN 168 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
176,429 285,640 17 58 879 3811 52354

Puanı Hesaplanan: 60 903 3954 53981

Katılımlar: 18 60 904 3966 54252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 -1,00 -7 3,05 2,76 4,30

Tarih 10 4 6 2,00 20 4,11 3,86 4,60

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 3,00 2,45 3,12

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 2,06 2,27 4,04

Matematik 15 2 11 -1,67 -11 3,67 2,57 3,82

Fen 15 3 12 -1,00 -7 3,28 3,30 4,38

Toplam: 75 16 57 -3,00 -4 19,17 17,21 24,27

Sözel (TÜR) AAcaccdadddacBa

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) cDCaCcddBd

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) dccAcbdcBa

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) bacBbbDacb

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) bbaAbddaCd  aab

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) dBcCbdbdDccbbdc

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 3 0 3 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 1 3 25
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 3 3 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 0 5 0
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 2 2 50
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 0 4 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 0 2 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 0 4 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 2 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 1 3 25
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 1 5 17
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 0 2 0
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİCAN SEVGEN 169 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
227,869 285,640 15 41 616 2602 39233

Puanı Hesaplanan: 60 903 3954 53981

Katılımlar: 18 60 904 3966 54252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 3,05 2,76 4,30

Tarih 10 5 5 3,33 33 4,11 3,86 4,60

Din K.ve A.B. 10 1 4 -0,33 -3 3,00 2,45 3,12

İngilizce 10 3 5 1,33 13 2,06 2,27 4,04

Matematik 15 2 7 -0,33 -2 3,67 2,57 3,82

Fen 15 6 4 4,67 31 3,28 3,30 4,38

Toplam: 75 21 36 9,00 12 19,17 17,21 24,27

Sözel (TÜR) ddcccBdAdccABbd

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) babABbaDCB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN)  dB  c d a

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) dAa  AcdCd

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) c bd a  CD ad d

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) AC dC  Bcb a AB

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 1 3 25
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 4 2 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 0 2 0
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 1 2 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 1 2 25
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 2 2 50
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 0 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1 2 33
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 0 3 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 2 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 0 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 1 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 3 1 50
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 0 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ AKSOY 177 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
336,653 285,640 3 9 170 733 14750

Puanı Hesaplanan: 60 903 3954 53981

Katılımlar: 18 60 904 3966 54252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 3,05 2,76 4,30

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,11 3,86 4,60

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,00 2,45 3,12

İngilizce 10 7 3 6,00 60 2,06 2,27 4,04

Matematik 15 7 5 5,33 36 3,67 2,57 3,82

Fen 15 9 5 7,33 49 3,28 3,30 4,38

Toplam: 75 44 27 35,00 47 19,17 17,21 24,27

Sözel (TÜR) AdBCADcBBdCaDBa

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDdBbbCABd

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) daBADcddBC

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) ACcaADDdAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) bAaAAcbDCc D B 

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) AcACcCCB BccDBb

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 2 2 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 4 2 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 1 4 20
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 2 2 50
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 0 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 1 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 4 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 3 3 50
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EFRAİM BELLİ 162 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
233,074 285,640 14 39 580 2465 37775

Puanı Hesaplanan: 60 903 3954 53981

Katılımlar: 18 60 904 3966 54252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 6 4,00 27 3,05 2,76 4,30

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 4,11 3,86 4,60

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 3,00 2,45 3,12

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,06 2,27 4,04

Matematik 15 7 8 4,33 29 3,67 2,57 3,82

Fen 15 2 9 -1,00 -7 3,28 3,30 4,38

Toplam: 75 22 46 6,67 9 19,17 17,21 24,27

Sözel (TÜR) cCAD   cCbcccDC

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) aadcBbcaCd

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) CcadbcdcDb

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) dbccCcDbdB

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) dbdBbcCcCcBDAbA

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) d cC d c Dacbda

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 1 1 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 0 4 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 2 4 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 1 4 20
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 1 3 25
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 1 3 25
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1 2 33
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 1 3 25
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 4 0 100
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 0 3 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 1 4 17
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 0 2 0
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 0 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ENES YILMAZ 213 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
252,535 285,640 11 27 479 2032 32802

Puanı Hesaplanan: 60 903 3954 53981

Katılımlar: 18 60 904 3966 54252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 10 0,67 4 3,05 2,76 4,30

Tarih 10 4 5 2,33 23 4,11 3,86 4,60

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,00 2,45 3,12

İngilizce 10 2 6 0,00 0 2,06 2,27 4,04

Matematik 15 7 8 4,33 29 3,67 2,57 3,82

Fen 15 7 7 4,67 31 3,28 3,30 4,38

Toplam: 75 27 43 12,67 17 19,17 17,21 24,27

Sözel (TÜR) c aaAcaaBcaaDBb

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) acCBbbbAB 

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) ADddcbdcBa

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) d BdbaDd a

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) aACAbdbDCbaDcdD

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) ABcCcCbacdADDa 

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 1 2 25
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 3 3 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 1 4 20
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 2 1 50
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 0 3 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1 2 33
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 1 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 3 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 2 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 2 3 33
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EREN DAĞTEKİN 194 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
244,680 285,640 13 33 525 2200 34763

Puanı Hesaplanan: 60 903 3954 53981

Katılımlar: 18 60 904 3966 54252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 10 0,67 4 3,05 2,76 4,30

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,11 3,86 4,60

Din K.ve A.B. 10 2 6 0,00 0 3,00 2,45 3,12

İngilizce 10 2 6 0,00 0 2,06 2,27 4,04

Matematik 15 6 6 4,00 27 3,67 2,57 3,82

Fen 15 5 8 2,33 16 3,28 3,30 4,38

Toplam: 75 26 39 13,00 17 19,17 17,21 24,27

Sözel (TÜR) BCcDdBdcaa ccba

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CadABABcCB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) dBddba b D

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) dbac AbbC 

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) B ddbDC C cadCA

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) bCaCbB Bcc dbAc

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 4 2 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 2 2 40
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 0 4 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 1 2 25
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 1 3 25
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 0 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1 1 33
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 1 2 25
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 2 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 1 2 25
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 2 4 33
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EREN SUNKUR 200 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
289,669 285,640 7 16 334 1384 24365

Puanı Hesaplanan: 60 903 3954 53981

Katılımlar: 18 60 904 3966 54252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 6 5,00 33 3,05 2,76 4,30

Tarih 10 5 4 3,67 37 4,11 3,86 4,60

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,00 2,45 3,12

İngilizce 10 5 2 4,33 43 2,06 2,27 4,04

Matematik 15 5 9 2,00 13 3,67 2,57 3,82

Fen 15 8 7 5,67 38 3,28 3,30 4,38

Toplam: 75 36 32 25,33 34 19,17 17,21 24,27

Sözel (TÜR) AA ad BcBACcDad

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDC dcdAcA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) ADBcDadBBd

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG)  CB Aa bAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) aACb BbDbbdDccc

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) AaAdDCCBbdcDbBb

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 2 2 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 3 2 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 2 0 50
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1 2 33
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 1 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 3 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 2 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 3 3 50
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ESMANUR ÇOK 0 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
260,849 285,640 9 24 449 1887 30827

Puanı Hesaplanan: 60 903 3954 53981

Katılımlar: 18 60 904 3966 54252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 3,05 2,76 4,30

Tarih 10 5 5 3,33 33 4,11 3,86 4,60

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,00 2,45 3,12

İngilizce 10 2 2 1,33 13 2,06 2,27 4,04

Matematik 15 1 4 -0,33 -2 3,67 2,57 3,82

Fen 15 4 7 1,67 11 3,28 3,30 4,38

Toplam: 75 27 28 17,67 24 19,17 17,21 24,27

Sözel (TÜR) BCAaBcdcCaAABDd

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) dadABbcDCB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) daBbADBAcD

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BAb d     

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) a  db d  D     

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) A aCaB dcDa  bd

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 1 3 25
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 4 2 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 1 0 25
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 1 1 25
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1 1 33
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 0 1 0
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 1 1 25
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 1 4 17
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 0 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA AYDIN 207 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
364,151 285,640 1 3 101 467 9942

Puanı Hesaplanan: 60 903 3954 53981

Katılımlar: 18 60 904 3966 54252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 3,05 2,76 4,30

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,11 3,86 4,60

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 3,00 2,45 3,12

İngilizce 10 5 5 3,33 33 2,06 2,27 4,04

Matematik 15 9 4 7,67 51 3,67 2,57 3,82

Fen 15 11 4 9,67 64 3,28 3,30 4,38

Toplam: 75 50 23 42,33 56 19,17 17,21 24,27

Sözel (TÜR) AAdCbcBBBACcDcd

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) cDCBCDdABA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) ADBdDDbBBC

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) dCBdcaDaAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) aAbAABbD ACDcB 

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) ABACDCdBaccDDBD

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 5 1 83

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 3 1 75
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 2 2 50
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 0 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 3 1 75
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 4 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 4 2 67
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HİRANUR ÖLMEZ 208 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
251,370 285,640 12 30 486 2055 33097

Puanı Hesaplanan: 60 903 3954 53981

Katılımlar: 18 60 904 3966 54252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 3,05 2,76 4,30

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,11 3,86 4,60

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,00 2,45 3,12

İngilizce 10 4 6 2,00 20 2,06 2,27 4,04

Matematik 15 4 4 2,67 18 3,67 2,57 3,82

Fen 15 6 9 3,00 20 3,28 3,30 4,38

Toplam: 75 30 38 17,33 23 19,17 17,21 24,27

Sözel (TÜR) cAaCccBddcabcBb

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) aDdBCDdABd

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) AcBADDdcBb

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) bCcaADcCbc

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT)  Aa  BCa  dD c 

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) ABddaCCdadcbDcD

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 0 3 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 2 2 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 4 2 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 1 3 25
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 2 2 50
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1 1 33
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 1 1 25
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 1 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 1 3 25
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 4 2 67
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 2 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE MU LU 209 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
287,946 285,640 8 17 342 1413 24733

Puanı Hesaplanan: 60 903 3954 53981

Katılımlar: 18 60 904 3966 54252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 2 11 -1,67 -11 3,05 2,76 4,30

Tarih 10 6 3 5,00 50 4,11 3,86 4,60

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 3,00 2,45 3,12

İngilizce 10 6 4 4,67 47 2,06 2,27 4,04

Matematik 15 10 3 9,00 60 3,67 2,57 3,82

Fen 15 7 8 4,33 29 3,28 3,30 4,38

Toplam: 75 37 32 26,33 35 19,17 17,21 24,27

Sözel (TÜR)  cabbadaBda bdC

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDCcCbdAB 

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) ADBbDDaB d

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) AaBBAabCAa

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) DAC ABCD dCDcBa

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) ABddDCadaBcbDBb

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 3 0 3 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 2 1 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 4 2 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2 2 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 2 2 50
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 2 2 50
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 1 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 1 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 2 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 2 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 4 2 67
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 2 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA GÜLÇİÇEK 219 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
311,881 285,640 4 13 252 1049 19544

Puanı Hesaplanan: 60 903 3954 53981

Katılımlar: 18 60 904 3966 54252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 3,05 2,76 4,30

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,11 3,86 4,60

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,00 2,45 3,12

İngilizce 10 5 5 3,33 33 2,06 2,27 4,04

Matematik 15 9 4 7,67 51 3,67 2,57 3,82

Fen 15 3 9 0,00 0 3,28 3,30 4,38

Toplam: 75 40 30 30,00 40 19,17 17,21 24,27

Sözel (TÜR) AAcCAcBBdACaaBC

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDbBCaCdBA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) AcBdDDbaBC

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) bbaBAccCAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) DACAAaCDd bDBd 

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) AaACcdba dc  dc

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 3 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 3 1 75
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 4 2 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 1 3 25
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 2 1 67
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 3 0 75
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 2 2 50
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 2 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 1 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 0 6 0
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 0 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RANA TEKERR 220 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
299,991 285,640 5 14 291 1214 22144

Puanı Hesaplanan: 60 903 3954 53981

Katılımlar: 18 60 904 3966 54252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 7 3,67 24 3,05 2,76 4,30

Tarih 10 7 2 6,33 63 4,11 3,86 4,60

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 3,00 2,45 3,12

İngilizce 10 4 3 3,00 30 2,06 2,27 4,04

Matematik 15 4 3 3,00 20 3,67 2,57 3,82

Fen 15 8 4 6,67 44 3,28 3,30 4,38

Toplam: 75 36 21 29,00 39 19,17 17,21 24,27

Sözel (TÜR) BaAaBac CcdcBD 

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) dDCdB BDCB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) dBBCAD ADa

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG)  Aa CADcb 

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) c   bD  CD b C 

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) A  CCB BAccBcAc

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 3 1 1 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 1 2 25
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 6 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 2 2 40
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 3 1 75
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1 2 33
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 1 0 25
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 0 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 1 1 50
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 2 1 50
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 3 2 50
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SERCAN ACAR 232 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
169,324 285,640 18 59 887 3868 53074

Puanı Hesaplanan: 60 903 3954 53981

Katılımlar: 18 60 904 3966 54252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 11 -0,67 -4 3,05 2,76 4,30

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 4,11 3,86 4,60

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 3,00 2,45 3,12

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 2,06 2,27 4,04

Matematik 15 1 3 0,00 0 3,67 2,57 3,82

Fen 15 2 13 -2,33 -16 3,28 3,30 4,38

Toplam: 75 10 53 -7,67 -10 19,17 17,21 24,27

Sözel (TÜR) Bac adaAbacAabd

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) acdbaccabB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) bBcacaaAac

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) dAacdcbbbc

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) Bcb b          

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) caaaadDdcbacbAd

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 0 4 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 1 5 17

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 1 4 20
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 0 4 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 1 3 25
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 1 0 33
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 0 2 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 0 0 0
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 0 4 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 0 6 0
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 1 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SONGÜL GÜL 257 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
257,195 285,640 10 25 463 1947 31703

Puanı Hesaplanan: 60 903 3954 53981

Katılımlar: 18 60 904 3966 54252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 3,05 2,76 4,30

Tarih 10 10 0 10,00 100 4,11 3,86 4,60

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,00 2,45 3,12

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,06 2,27 4,04

Matematik 15 8 4 6,67 44 3,67 2,57 3,82

Fen 15 2 11 -1,67 -11 3,28 3,30 4,38

Toplam: 75 33 37 20,67 28 19,17 17,21 24,27

Sözel (TÜR) AbcCAadcdcdbaBb

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) BDCBCDCABA

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) bcBdDDCBBa

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) bbaddccCAD

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) DACAccCDd  DcB 

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) AdAdadbdcdccb  

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 4 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 6 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 0 4 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 2 2 50
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 2 1 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 2 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 2 0 100
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 1 2 25
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 0 5 0
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 1 1 50
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 2 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENUR HARHAR 262 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
347,934 285,640 2 5 136 616 12706

Puanı Hesaplanan: 60 903 3954 53981

Katılımlar: 18 60 904 3966 54252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 5 6,33 42 3,05 2,76 4,30

Tarih 10 5 5 3,33 33 4,11 3,86 4,60

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 3,00 2,45 3,12

İngilizce 10 7 3 6,00 60 2,06 2,27 4,04

Matematik 15 8 4 6,67 44 3,67 2,57 3,82

Fen 15 11 3 10,00 67 3,28 3,30 4,38

Toplam: 75 45 23 37,33 50 19,17 17,21 24,27

Sözel (TÜR)  CADBBBdCaAbaa 

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) CDdcBdcDdB

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN) ddBCAcBAD 

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) BADDCADcdc

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) BDAdbD  bD DAbA

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) bCDCCB BAaDBDAa

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 1 3 25
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 4 2 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 2 2 40
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 2 2 50
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 4 0 100
Students will be able to exchange simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 3 0 100
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 4 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 1 2 25
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 3 1 75
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 5 1 83
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 2 0 100
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 1 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜBEYİR SAY 272 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
220,465 285,640 16 46 660 2815 41275

Puanı Hesaplanan: 60 903 3954 53981

Katılımlar: 18 60 904 3966 54252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 6 4,00 27 3,05 2,76 4,30

Tarih 10 4 4 2,67 27 4,11 3,86 4,60

Din K.ve A.B. 10 3 4 1,67 17 3,00 2,45 3,12

İngilizce 10 0 6 -2,00 -20 2,06 2,27 4,04

Matematik 15 0 6 -2,00 -13 3,67 2,57 3,82

Fen 15 3 4 1,67 11 3,28 3,30 4,38

Toplam: 75 16 30 6,00 8 19,17 17,21 24,27

Sözel (TÜR)   AbBcBAbabAcD 

Cevap Anh. A BCADBBBACDAABDC

Sözel (TAR) Cc Ad aDCa

Cevap Anh. A CDCABABDCB

Sözel (DİN)  BB Acc ca

Cevap Anh. A CBBCADBADD

Sözel (İNG) dbaca a   

Cevap Anh. A BADDCADACB

Sayısal (MAT) d d babc       

Cevap Anh. A BDABCDCACDBDACA

Sayısal (FEN) bdbCC Dd       

Cevap Anh. A ACDCCBDBADDBDAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 0 0 0
Metni yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 2 0 50
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 2 4 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 2 2 40
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 1 2 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 0 2 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 0 3 0
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 0 1 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 0 2 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 0 0 0
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 1 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 0 2 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 2 2 33
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 0 0 0
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 1 0 50
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

VAN / İPEKYOLU / EREK TOKİ ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SEFA SARIBULAK 0 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
167,329 285,640 1 60 889 3877 53225

Puanı Hesaplanan: 60 903 3954 53981

Katılımlar: 1 60 904 3966 54252

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 0,33 2,76 4,30

Tarih 10 3 7 0,67 7 0,67 3,86 4,60

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 2,00 2,45 3,12

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 -2,00 2,27 4,04

Matematik 15 2 13 -2,33 -16 -2,33 2,57 3,82

Fen 15 1 14 -3,67 -24 -3,67 3,30 4,38

Toplam: 75 15 60 -5,00 -7 -5,00 17,21 24,27

Sözel (TÜR) ccBCAcdcddCbcad

Cevap Anh. B AABCADBBBACDDBC

Sözel (TAR) cDCaabCddc

Cevap Anh. B BDCBCDCABA

Sözel (DİN) dDacbcCBaC

Cevap Anh. B ADBADDCBBC

Sözel (İNG) caccdDbacb

Cevap Anh. B ACBBADDCAD

Sayısal (MAT) cAdbdcacCbdbcdb

Cevap Anh. B DACAABCDCACDBBD

Sayısal (FEN) cddbaCdaaacbbac

Cevap Anh. B ABACDCCBDBADDBD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 4 1 3 25
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6 2 4 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 5 2 3 40
Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to introduce themselves and meet other people. 4 0 4 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 4 1 3 25
Students will be able to exchange simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 3 0 3 0
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 4 1 3 25
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 4 0 4 0
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 2 0 2 0
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Ay'ın özelliklerini açıklar. 4 0 4 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 6 1 5 17
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 2 0 2 0
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 2 0 2 0
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 1 0 1 0
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