
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU Erek TOKİ Ortaokulu 8. SINIF SILVER DENEME 7 (8S722) 37 266 708 28259

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 10,85 8 2 7,13 9 1 8,22 7 2 6,44 10 4 8,40 13 6 10,80 59 21 51,84 305,780

Okul Ortalaması 9 10 5,23 6 4 4,51 6 3 5,37 4 4 3,04 4 4 2,51 9 9 5,97 38 35 26,63 267,900

KATILIMLAR

1 208 RONİ SÜMER 8C 17 3 16,00 9 1 8,67 8 2 7,33 6 4 4,67 20 0 20,00 17 3 16,00 77 13 72,67 454,671 1 1 6 11 576
% 2,04

2 168 MUHAMMED İTAH 8B 13 7 10,67 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 19 1 18,67 19 1 18,67 76 14 71,35 440,816 1 2 10 22 1029
% 3,64

3 162 ZEYNEP LEYMUN 8A 11 9 8,00 7 3 6,00 10 0 10,00 8 2 7,33 12 3 11,00 13 7 10,67 61 24 53,00 363,163 1 3 48 142 4329
% 15

4 111 SIDDIK SARIBULAK 8C 15 4 13,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 3 4 1,67 15 5 13,33 61 15 56,01 355,906 2 4 52 157 5672
% 20

5 132 NURSENA PAÇAL 8B 12 8 9,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 2 3 1,00 15 4 13,67 59 15 54,00 341,279 2 5 62 196 7023
% 25

6 143 HANDAN MUSLU 8B 12 8 9,33 7 3 6,00 7 3 6,00 9 1 8,67 1 2 0,33 15 5 13,33 51 22 43,66 321,120 3 6 87 254 8146
% 29

7 121 HÜSNA KEKLİK 8B 12 7 9,67 8 2 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 2 2 1,33 10 8 7,33 48 23 40,33 307,790 4 7 98 290 9779
% 35

8 43 RUMEYSA TEMİZEL 8A 9 11 5,33 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 4 6 2,00 11 8 8,33 49 30 38,99 299,879 2 8 108 314 12782
% 45

9 135 MERYEM  ALADAĞ 8A 15 5 13,33 8 2 7,33 8 1 7,67 6 4 4,67 1 5 -0,67 8 12 4,00 46 29 36,33 296,214 3 9 115 335 14513
% 51

10 51 EDANUR YALÇIN 8A 9 9 6,00 4 5 2,33 4 5 2,33 4 5 2,33 3 4 1,67 14 6 12,00 38 34 26,66 287,606 4 10 122 361 17778
% 63

11 83 ROJHAT MANGAN 8A 9 9 6,00 9 1 8,67 9 0 9,00 7 2 6,33 0 2 -0,67 9 5 7,33 43 19 36,66 286,998 5 11 123 362 18066
% 64

12 18 İLKNUR YAKUT 8C 12 5 10,33 6 2 5,33 7 2 6,33 1 2 0,33 9 6 7,00 35 17 29,32 286,614 3 12 124 365 18079
% 64

13 221 NURSEL KURUCAN 8A 8 9 5,00 7 2 6,33 9 1 8,67 4 3 3,00 2 7 -0,33 10 7 7,67 40 29 30,34 276,283 6 13 135 403 19537
% 69

14 2 MUHAMMED ELMAS 8C 10 10 6,67 6 4 4,67 9 1 8,67 5 5 3,33 3 12 -1,00 9 11 5,33 42 43 27,67 268,463 4 14 144 425 20885
% 74

15 232 HABİP AKYOL 8B 9 5 7,33 5 2 4,33 3 4 1,67 2 3 1,00 2 1 1,67 6 2 5,33 27 17 21,33 268,435 5 15 146 427 20887
% 74

16 169 DILGEŞ KILIÇASLAN 8B 10 9 7,00 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 35 14 30,34 265,552 6 16 154 441 21525
% 76

17 4 FIRAT ACARGÜL 8A 7 13 2,67 6 4 4,67 7 2 6,33 6 4 4,67 4 1 3,67 7 12 3,00 37 36 25,01 265,309 7 17 156 444 21533
% 76

18 262 ELİF AYDIN 8C 7 8 4,33 6 4 4,67 5 1 4,67 11 6 9,00 29 19 22,67 265,125 5 18 157 446 21542
% 76

19 131 EYLÜL ECRİN ÖZDEMİR8B 10 6 8,00 5 5 3,33 7 3 6,00 8 2 7,33 1 3 0,00 5 12 1,00 36 31 25,66 261,854 7 19 162 459 21659
% 77

20 74 BERAT HARHAR 8C 11 5 9,33 4 4 2,67 8 2 7,33 4 5 2,33 27 16 21,66 256,805 6 20 172 479 22630
% 80

21 148 ENES ÇİFTÇİ 8B 4 14 -0,67 8 1 7,67 6 4 4,67 5 5 3,33 2 2 1,33 8 10 4,67 33 36 21,00 247,403 8 21 186 521 23978
% 85

22 137 MELTEM AKTAR 8B 4 11 0,33 7 1 6,67 4 4 2,67 2 7 -0,33 3 1 2,67 8 10 4,67 28 34 16,68 247,233 9 22 187 523 23982
% 85

23 141 ELVAN ARGIŞ 8B 11 9 8,00 8 2 7,33 6 4 4,67 5 5 3,33 0 3 -1,00 3 16 -2,33 33 39 20,00 243,231 10 23 191 537 24889
% 88

24 209 DİLŞAH GENÇER 8A 8 11 4,33 7 3 6,00 8 2 7,33 2 0 2,00 25 16 19,66 242,566 8 24 194 540 24898
% 88

25 194 EMİNE SENA EGİLMEZ 8C 6 14 1,33 2 8 -0,67 7 3 6,00 1 9 -2,00 4 8 1,33 9 10 5,67 29 52 11,66 238,522 7 25 199 551 25246
% 89

26 58 ESMANUR KELEŞ 8C 5 15 0,00 5 5 3,33 7 3 6,00 4 6 2,00 1 4 -0,33 9 11 5,33 31 44 16,33 236,917 8 26 200 560 25552
% 90

27 97 MİRAÇ ERGİN 8C 9 11 5,33 6 4 4,67 4 6 2,00 1 8 -1,67 20 29 10,33 229,711 9 27 210 582 26484
% 94

28 33 HİVİDAR GÜL 8C 6 14 1,33 7 3 6,00 2 5 0,33 7 13 2,67 22 35 10,33 225,539 10 28 214 593 26582
% 94

29 177 SAEET GÜZEL 8B 7 10 3,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 8 0,33 4 14 -0,67 26 50 9,33 223,806 11 29 217 597 26619
% 94

30 10 MUHAMMET ADAR AĞTAK8 9 11 5,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 15 35 3,33 217,703 1 30 222 614 27026
% 96

31 257 MERCAN ACAR 8A 5 15 0,00 3 7 0,67 5 5 3,33 2 6 0,00 3 6 1,00 6 14 1,33 24 53 6,33 216,530 9 31 223 618 27050
% 96

32 201 CENNET TEKE 8C 4 14 -0,67 4 6 2,00 7 3 6,00 0 1 -0,33 15 24 7,00 210,302 11 32 236 646 27460
% 97

33 22 CEYLAN BORAN 8B 6 14 1,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 0 1 -0,33 6 14 1,33 19 52 1,66 207,805 12 33 239 651 27776
% 98
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU Erek TOKİ Ortaokulu 8. SINIF SILVER DENEME 7 (8S722) 37 266 708 28259

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 10,85 8 2 7,13 9 1 8,22 7 2 6,44 10 4 8,40 13 6 10,80 59 21 51,84 305,780

Okul Ortalaması 9 10 5,23 6 4 4,51 6 3 5,37 4 4 3,04 4 4 2,51 9 9 5,97 38 35 26,63 267,900

KATILIMLAR

34 17 YUNUS EMRE İZGİ 8C 6 14 1,33 3 7 0,67 4 6 2,00 4 16 -1,33 17 43 2,67 204,709 12 34 243 660 27843
% 99

35 44 SUDENUR YAVUZ 8C 5 15 0,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 5 1,33 2 1 1,67 2 18 -4,00 17 54 -1,00 195,306 13 35 254 685 28049
% 99

36 16 YUŞUFBAYRAM KAYHAN8A 2 18 -4,00 0 10 -3,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 7 43 -7,33 178,811 10 36 264 705 28226
% 100

37 0 VOLKANTEKİNYER 8C 4 16 -1,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 0 10 -3,33 3 14 -1,67 3 13 -1,33 15 68 -7,66 176,371 14 37 265 706 28232
% 100

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
8 8A 8B 8C

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
8 8A 8B 8C



8 SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU Erek TOKİ Ortaokulu 8. SINIF SILVER DENEME 7 (8S722) 37 266 708 28259

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 10,85 8 2 7,13 9 1 8,22 7 2 6,44 10 4 8,40 13 6 10,80 59 21 51,84 305,780

Okul Ortalaması 9 10 5,23 6 4 4,51 6 3 5,37 4 4 3,04 4 4 2,51 9 9 5,97 38 35 26,63 267,900

SINIF: 8

KATILIMLAR

1 10 MUHAMMET ADAR AĞTAK8 9 11 5,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 15 35 3,33 217,703 1 30 222 614 27026
% 96

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



8A SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU Erek TOKİ Ortaokulu 8. SINIF SILVER DENEME 7 (8S722) 37 266 708 28259

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 10,85 8 2 7,13 9 1 8,22 7 2 6,44 10 4 8,40 13 6 10,80 59 21 51,84 305,780

Okul Ortalaması 9 10 5,23 6 4 4,51 6 3 5,37 4 4 3,04 4 4 2,51 9 9 5,97 38 35 26,63 267,900

SINIF: 8A

KATILIMLAR

1 162 ZEYNEP LEYMUN 8A 11 9 8,00 7 3 6,00 10 0 10,00 8 2 7,33 12 3 11,00 13 7 10,67 61 24 53,00 363,163 1 3 48 142 4329
% 15

2 43 RUMEYSA TEMİZEL 8A 9 11 5,33 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 4 6 2,00 11 8 8,33 49 30 38,99 299,879 2 8 108 314 12782
% 45

3 135 MERYEM  ALADAĞ 8A 15 5 13,33 8 2 7,33 8 1 7,67 6 4 4,67 1 5 -0,67 8 12 4,00 46 29 36,33 296,214 3 9 115 335 14513
% 51

4 51 EDANUR YALÇIN 8A 9 9 6,00 4 5 2,33 4 5 2,33 4 5 2,33 3 4 1,67 14 6 12,00 38 34 26,66 287,606 4 10 122 361 17778
% 63

5 83 ROJHAT MANGAN 8A 9 9 6,00 9 1 8,67 9 0 9,00 7 2 6,33 0 2 -0,67 9 5 7,33 43 19 36,66 286,998 5 11 123 362 18066
% 64

6 221 NURSEL KURUCAN 8A 8 9 5,00 7 2 6,33 9 1 8,67 4 3 3,00 2 7 -0,33 10 7 7,67 40 29 30,34 276,283 6 13 135 403 19537
% 69

7 4 FIRAT ACARGÜL 8A 7 13 2,67 6 4 4,67 7 2 6,33 6 4 4,67 4 1 3,67 7 12 3,00 37 36 25,01 265,309 7 17 156 444 21533
% 76

8 209 DİLŞAH GENÇER 8A 8 11 4,33 7 3 6,00 8 2 7,33 2 0 2,00 25 16 19,66 242,566 8 24 194 540 24898
% 88

9 257 MERCAN ACAR 8A 5 15 0,00 3 7 0,67 5 5 3,33 2 6 0,00 3 6 1,00 6 14 1,33 24 53 6,33 216,530 9 31 223 618 27050
% 96

10 16 YUŞUFBAYRAM KAYHAN8A 2 18 -4,00 0 10 -3,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 7 43 -7,33 178,811 10 36 264 705 28226
% 100

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



8B SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU Erek TOKİ Ortaokulu 8. SINIF SILVER DENEME 7 (8S722) 37 266 708 28259

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 10,85 8 2 7,13 9 1 8,22 7 2 6,44 10 4 8,40 13 6 10,80 59 21 51,84 305,780

Okul Ortalaması 9 10 5,23 6 4 4,51 6 3 5,37 4 4 3,04 4 4 2,51 9 9 5,97 38 35 26,63 267,900

SINIF: 8B

KATILIMLAR

1 168 MUHAMMED İTAH 8B 13 7 10,67 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 19 1 18,67 19 1 18,67 76 14 71,35 440,816 1 2 10 22 1029
% 3,64

2 132 NURSENA PAÇAL 8B 12 8 9,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 2 3 1,00 15 4 13,67 59 15 54,00 341,279 2 5 62 196 7023
% 25

3 143 HANDAN MUSLU 8B 12 8 9,33 7 3 6,00 7 3 6,00 9 1 8,67 1 2 0,33 15 5 13,33 51 22 43,66 321,120 3 6 87 254 8146
% 29

4 121 HÜSNA KEKLİK 8B 12 7 9,67 8 2 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 2 2 1,33 10 8 7,33 48 23 40,33 307,790 4 7 98 290 9779
% 35

5 232 HABİP AKYOL 8B 9 5 7,33 5 2 4,33 3 4 1,67 2 3 1,00 2 1 1,67 6 2 5,33 27 17 21,33 268,435 5 15 146 427 20887
% 74

6 169 DILGEŞ KILIÇASLAN 8B 10 9 7,00 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 35 14 30,34 265,552 6 16 154 441 21525
% 76

7 131 EYLÜL ECRİN ÖZDEMİR8B 10 6 8,00 5 5 3,33 7 3 6,00 8 2 7,33 1 3 0,00 5 12 1,00 36 31 25,66 261,854 7 19 162 459 21659
% 77

8 148 ENES ÇİFTÇİ 8B 4 14 -0,67 8 1 7,67 6 4 4,67 5 5 3,33 2 2 1,33 8 10 4,67 33 36 21,00 247,403 8 21 186 521 23978
% 85

9 137 MELTEM AKTAR 8B 4 11 0,33 7 1 6,67 4 4 2,67 2 7 -0,33 3 1 2,67 8 10 4,67 28 34 16,68 247,233 9 22 187 523 23982
% 85

10 141 ELVAN ARGIŞ 8B 11 9 8,00 8 2 7,33 6 4 4,67 5 5 3,33 0 3 -1,00 3 16 -2,33 33 39 20,00 243,231 10 23 191 537 24889
% 88

11 177 SAEET GÜZEL 8B 7 10 3,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 8 0,33 4 14 -0,67 26 50 9,33 223,806 11 29 217 597 26619
% 94

12 22 CEYLAN BORAN 8B 6 14 1,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 0 1 -0,33 6 14 1,33 19 52 1,66 207,805 12 33 239 651 27776
% 98

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



8C SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU Erek TOKİ Ortaokulu 8. SINIF SILVER DENEME 7 (8S722) 37 266 708 28259

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 10,85 8 2 7,13 9 1 8,22 7 2 6,44 10 4 8,40 13 6 10,80 59 21 51,84 305,780

Okul Ortalaması 9 10 5,23 6 4 4,51 6 3 5,37 4 4 3,04 4 4 2,51 9 9 5,97 38 35 26,63 267,900

SINIF: 8C

KATILIMLAR

1 208 RONİ SÜMER 8C 17 3 16,00 9 1 8,67 8 2 7,33 6 4 4,67 20 0 20,00 17 3 16,00 77 13 72,67 454,671 1 1 6 11 576
% 2,04

2 111 SIDDIK SARIBULAK 8C 15 4 13,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 3 4 1,67 15 5 13,33 61 15 56,01 355,906 2 4 52 157 5672
% 20

3 18 İLKNUR YAKUT 8C 12 5 10,33 6 2 5,33 7 2 6,33 1 2 0,33 9 6 7,00 35 17 29,32 286,614 3 12 124 365 18079
% 64

4 2 MUHAMMED ELMAS 8C 10 10 6,67 6 4 4,67 9 1 8,67 5 5 3,33 3 12 -1,00 9 11 5,33 42 43 27,67 268,463 4 14 144 425 20885
% 74

5 262 ELİF AYDIN 8C 7 8 4,33 6 4 4,67 5 1 4,67 11 6 9,00 29 19 22,67 265,125 5 18 157 446 21542
% 76

6 74 BERAT HARHAR 8C 11 5 9,33 4 4 2,67 8 2 7,33 4 5 2,33 27 16 21,66 256,805 6 20 172 479 22630
% 80

7 194 EMİNE SENA EGİLMEZ 8C 6 14 1,33 2 8 -0,67 7 3 6,00 1 9 -2,00 4 8 1,33 9 10 5,67 29 52 11,66 238,522 7 25 199 551 25246
% 89

8 58 ESMANUR KELEŞ 8C 5 15 0,00 5 5 3,33 7 3 6,00 4 6 2,00 1 4 -0,33 9 11 5,33 31 44 16,33 236,917 8 26 200 560 25552
% 90

9 97 MİRAÇ ERGİN 8C 9 11 5,33 6 4 4,67 4 6 2,00 1 8 -1,67 20 29 10,33 229,711 9 27 210 582 26484
% 94

10 33 HİVİDAR GÜL 8C 6 14 1,33 7 3 6,00 2 5 0,33 7 13 2,67 22 35 10,33 225,539 10 28 214 593 26582
% 94

11 201 CENNET TEKE 8C 4 14 -0,67 4 6 2,00 7 3 6,00 0 1 -0,33 15 24 7,00 210,302 11 32 236 646 27460
% 97

12 17 YUNUS EMRE İZGİ 8C 6 14 1,33 3 7 0,67 4 6 2,00 4 16 -1,33 17 43 2,67 204,709 12 34 243 660 27843
% 99

13 44 SUDENUR YAVUZ 8C 5 15 0,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 5 1,33 2 1 1,67 2 18 -4,00 17 54 -1,00 195,306 13 35 254 685 28049
% 99

14 0 VOLKANTEKİNYER 8C 4 16 -1,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 0 10 -3,33 3 14 -1,67 3 13 -1,33 15 68 -7,66 176,371 14 37 265 706 28232
% 100

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

VAN İPEKYOLU Erek TOKİ Ortaokulu 8. SINIF SILVER DENEME 7 (8S722)

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
Okul

(37)
5,23 4,51 5,37 3,04 2,51 5,97 26,63 267,900

İlçe
(266)

7,21 (6) 5,38 (5) 6,43 (6) 4,02 (5) 3,87 (4) 6,34 (4) 33,25 (5) 292,980
İl

(708)
7,63 (17) 5,49 (11) 6,66 (15) 4,29 (14) 4,35 (9) 6,62 (9) 35,04 (13) 299,850

Genel
(28259)

10,85 (215) 7,13 (192) 8,22 (181) 6,44 (197) 8,40 (210) 10,80 (217) 51,84 (258) 305,780
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve
genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.

ŞUBE ORTALAMALARI
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
8
(1)

5,33 -0,67 0,67 -2,00 3,33 217,700
8A
(10)

4,67 4,60 6,53 3,57 2,21 6,79 28,37 271,340
8B
(12)

6,17 6,28 4,81 4,61 2,36 6,09 30,32 281,360
8C
(14)

4,83 3,11 5,36 1,56 3,10 5,24 23,20 257,500
Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
Erek TOKİ Ortaokulu okulunda 37 4

İPEKYOLU ilçesinde 266 30 6
VAN ilinde 708 73 17 4

Genelde 28259 1128 305 123 45

DERECELER

Genelde sınava 305 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 263. oldu

VAN ilinde sınava 17 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 13. oldu

İPEKYOLU ilçesinde sınava 6 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 5. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

VAN İPEKYOLU Erek TOKİ Ortaokulu 8. SINIF SILVER DENEME 7 (8S722)
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için
başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Soru D Y %

Sözel (TÜR) (37 Öğrenci) 20 8,62 10,16 43

Türkçe 20 8,62 10,16 43

[+] T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
Alışılageldik bilginin kodunu açma, bilgiyi verilen şekliyle yorumlama, üzerinde düşünme ve değerlendirme anlayışı gelişir.

2 1,16 0,78 58

[-] T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 1,22 3,35 24

[+] T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1,76 1,11 59

[-] T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0,43 0,54 43

[-] T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (noktalama) 1 0,38 0,62 38

[+] T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (yazım) 1 0,57 0,32 57

[-] T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0,32 0,57 32

[+] T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0,54 0,43 54

[+] T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0,70 0,30 70

[-] Sözel mantıksal akıl yürütme ve muhakeme gücünü kullanır. 1 0,32 0,54 32

[+] T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0,51 0,43 51

[-] T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0,70 1,16 35

Soru D Y %

Sözel (TAR) (35 Öğrenci) 10 5,80 3,86 58

Tarih 10 5,80 3,86 58

[-] İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0,49 0,46 49

[+] İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0,66 0,34 66

[+] İTA.8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0,66 0,31 66

[+] İTA.8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0,69 0,29 69

[+] İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0,71 0,29 71

[-] İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile
ilişkilendirir.

1 0,43 0,49 43

[+] İTA.8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0,51 0,49 51

[+] İTA.8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz
eder.

1 0,66 0,29 66

[-] İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0,31 0,60 31

[+] İTA.8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar. 1 0,69 0,31 69

Soru D Y %

Sözel (DİN) (37 Öğrenci) 10 6,46 3,27 65

Din K.ve A.B. 10 6,46 3,27 65

[+] DİN.8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1,57 0,43 78

[-] DİN.8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0,43 0,46 43

[+] DİN.8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0,68 0,30 68

[+] DİN.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0,86 0,14 86

[-] DİN.8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0,92 1,00 46

[+] 8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0,73 0,22 73

[+] 8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0,62 0,38 62

[+] 8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0,65 0,35 65

Soru D Y %

Sözel (İNG) (36 Öğrenci) 10 4,44 4,22 44

İngilizce 10 4,44 4,22 44

[-] İNG.8.4.1 Following phone conversations 1 0,28 0,58 28

[+] İNG.8.3.3 Making simple inquiries 1 0,58 0,36 58

[-] İNG.8.1.3  Making simple inquiries 1 0,28 0,58 28

[-] İNG.8.2.3  Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 0,44 0,44 44

[-] İNG.8.5.3 Making simple inquiries 1 0,42 0,42 42

[+] İNG.8.2.3.Making simple inquiries 1 0,50 0,36 50

[+] İNG.8.2.2.Expressing preferences 1 0,56 0,36 56

[-] İNG.8.3.3.Making simple inquiries 1 0,39 0,33 39

[+] İNG.8.3.1 Describing simple processes 1 0,50 0,42 50

[+] İNG.8.3.2 Expressing preferences 1 0,50 0,36 50

Soru D Y %

Sayısal (MAT) (26 Öğrenci) 20 3,85 4,00 19

Matematik 20 3,85 4,00 19

[-] M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0,19 0,27 19

[-] M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0,35 0,46 17

[-] M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 0,23 0,31 12

[-] M.8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 0,65 0,46 22

[-] M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0,23 0,27 23

[-] M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.
M.8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar.

1 0,19 0,19 19

[-] M.8.1.3.2. Tamkare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0,19 0,23 19

[-] M.8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0,23 0,15 23

[-] M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0,15 0,27 15

[-] M.8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0,42 0,31 21

[-] M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.M.8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0,23 0,31 23

[-] M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0,23 0,08 23

[-] M.8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı
şeklinde yazar.

2 0,38 0,54 19

[-] M.8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0,15 0,15 15

Soru D Y %

Sayısal (FEN) (30 Öğrenci) 20 9,07 9,30 45

Fen 20 9,07 9,30 45

[-] F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 0,33 1,20 17

[+] F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 2 1,27 0,63 63

[+] F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1,43 0,57 72

[-] F.8.2.2.2 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçları hakkında yorum yapar. 1 0,33 0,57 33

[-] F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder....... 1 0,23 0,67 23

[-] F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 0,53 1,37 27

[+] F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0,83 0,17 83

[-] F.8.2.1.2. DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0,70 1,10 35

[+] F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 2 1,13 0,70 57

[+] F.8.4.4.7. Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 0,63 0,30 63

[+] F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu tanımlar. 1 0,60 0,33 60

[-] F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0,57 1,23 28

[-] F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0,47 0,47 47
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8 ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

VAN İPEKYOLU Erek TOKİ Ortaokulu 8. SINIF SILVER DENEME 7 (8S722)

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
8
(1)

5,33 -0,67 0,67 -2,00 3,33 217,700

Okul
(37)

5,23 (2) 4,51 (4) 5,37 (4) 3,04 (4) 2,51 (4) 5,97 (4) 26,63 (4) 267,900
İlçe
(266)

7,21 (22) 5,38 (27) 6,43 (27) 4,02 (30) 3,87 (29) 6,34 (30) 33,25 (30) 292,980
İl

(708)
7,63 (50) 5,49 (59) 6,66 (58) 4,29 (61) 4,35 (71) 6,62 (66) 35,04 (69) 299,850

Genel
(28259)

10,85 (470) 7,13 (440) 8,22 (371) 6,44 (472) 8,40 (578) 10,80 (596) 51,84 (825) 305,780
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
8 şubesinde 1
Okulunuzda 37 4

İPEKYOLU ilçesinde 266 30 6
VAN ilinde 708 73 17 4

Genelde 28259 1128 305 123 45

DERECELER

Genelde sınava 1128 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 1022. oldu

VAN ilinde sınava 73 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 71. oldu

İPEKYOLU ilçesinde sınava 30 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 30. oldu

Okulunuzda sınava 4 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 4. oldu
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8 ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

VAN İPEKYOLU Erek TOKİ Ortaokulu 8. SINIF SILVER DENEME 7 (8S722)
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Soru D Y %

Sözel (TÜR) (1 Öğrenci) 20 9,00 11,00 45

Türkçe 20 9,00 11,00 45
[+] T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
Alışılageldik bilginin kodunu açma, bilgiyi verilen şekliyle
yorumlama, üzerinde düşünme ve değerlendirme anlayışı gelişir.

2 1,00 1,00 50

[+] T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

2 1,00 1,00 50

[+] T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3,00 0 100

[+] T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1,00 0 100

[-] T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 1,00 4,00 20

[+] T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1,00 0 100

[+] T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1,00 0 100

[-] Sözel mantıksal akıl yürütme ve muhakeme gücünü kullanır. 1 0 1,00 0

[-] T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1,00 0

[-] T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (noktalama) 1 0 1,00 0

[-] T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (yazım) 1 0 1,00 0

[-] T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1,00 0

Soru D Y %

Sözel (TAR) (1 Öğrenci) 10 2,00 8,00 20

Tarih 10 2,00 8,00 20
[+] İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve
olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir.

1 1,00 0 100

[+] İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin
açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam
bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.

1 1,00 0 100

[-] İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin
durumu hakkında çıkarımlarda bulunur.

1 0 1,00 0

[-] İTA.8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında
Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal
durumunu kavrar.

1 0 1,00 0

[-] İTA.8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde
meydana gelen gelişmeleri kavrar.

1 0 1,00 0

[-] İTA.8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve
dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri
doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.

1 0 1,00 0

[-] İTA.8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa
Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder.

1 0 1,00 0

[-] İTA.8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney
Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.

1 0 1,00 0

[-] İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile
ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder.

1 0 1,00 0

[-] İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr
Antlaşması’na karşı tepkilerini değerlendirir.

1 0 1,00 0

Soru D Y %

Sözel (DİN) (1 Öğrenci) 10 3,00 7,00 30

Din K.ve A.B. 10 3,00 7,00 30
[-] DİN.8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1,00 0

[-] DİN.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi
ayet ve hadisler ışığında yorumlar.

1 0 1,00 0

[+] DİN.8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle
açıklar.

2 1,00 1,00 50

[+] DİN.8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle
ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder.

1 1,00 0 100

[+] 8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında
ilişki kurar.

1 1,00 0 100

[-] 8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış
anlayışları sorgular.

1 0 1,00 0

[-] DİN.8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 2,00 0

[-] 8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1,00 0

Soru D Y %

Sözel (İNG) (1 Öğrenci) 10 1,00 9,00 10

İngilizce 10 1,00 9,00 10
[-] İNG.8.1.3  Making simple inquiries 1 0 1,00 0

[-] İNG.8.2.3  Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 0 1,00 0

[-] İNG.8.3.1 Describing simple processes 1 0 1,00 0

[-] İNG.8.3.2 Expressing preferences 1 0 1,00 0

[-] İNG.8.3.3 Making simple inquiries 1 0 1,00 0

[-] İNG.8.4.1 Following phone conversations 1 0 1,00 0

[+] İNG.8.5.3 Making simple inquiries 1 1,00 0 100

[-] İNG.8.2.3.Making simple inquiries 1 0 1,00 0

[-] İNG.8.2.2.Expressing preferences 1 0 1,00 0

[-] İNG.8.3.3.Making simple inquiries 1 0 1,00 0
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8A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

VAN İPEKYOLU Erek TOKİ Ortaokulu 8. SINIF SILVER DENEME 7 (8S722)

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
8A
(10)

4,67 4,60 6,53 3,57 2,21 6,79 28,37 271,340

Okul
(37)

5,23 (4) 4,51 (2) 5,37 (1) 3,04 (2) 2,51 (3) 5,97 (1) 26,63 (2) 267,900
İlçe
(266)

7,21 (25) 5,38 (18) 6,43 (16) 4,02 (19) 3,87 (20) 6,34 (16) 33,25 (22) 292,980
İl

(708)
7,63 (57) 5,49 (39) 6,66 (32) 4,29 (41) 4,35 (52) 6,62 (33) 35,04 (51) 299,850

Genel
(28259)

10,85 (485) 7,13 (326) 8,22 (250) 6,44 (341) 8,40 (488) 10,80 (408) 51,84 (698) 305,780
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
8A şubesinde 10

Okulunuzda 37 4
İPEKYOLU ilçesinde 266 30 6

VAN ilinde 708 73 17 4
Genelde 28259 1128 305 123 45

DERECELER

Genelde sınava 1128 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 878. oldu

VAN ilinde sınava 73 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 52. oldu

İPEKYOLU ilçesinde sınava 30 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 22. oldu

Okulunuzda sınava 4 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 2. oldu
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8A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

VAN İPEKYOLU Erek TOKİ Ortaokulu 8. SINIF SILVER DENEME 7 (8S722)
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Soru D Y %

Sözel (TÜR) (10 Öğrenci) 20 8,30 10,90 42

Türkçe 20 8,30 10,90 42
[-] T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
Alışılageldik bilginin kodunu açma, bilgiyi verilen şekliyle
yorumlama, üzerinde düşünme ve değerlendirme anlayışı gelişir.

2 0,90 1,10 45

[-] T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 1,20 3,50 24

[+] T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2,00 1,00 67

[-] T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0,30 0,60 30

[-] T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (noktalama) 1 0,30 0,70 30

[+] T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (yazım) 1 0,50 0,40 50

[-] T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0,30 0,70 30

[+] T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0,60 0,40 60

[+] T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0,80 0,20 80

[-] Sözel mantıksal akıl yürütme ve muhakeme gücünü kullanır. 1 0,30 0,40 30

[-] T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0,40 0,60 40

[-] T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

2 0,70 1,30 35

Soru D Y %

Sözel (TAR) (10 Öğrenci) 10 5,90 3,90 59

Tarih 10 5,90 3,90 59
[-] İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile
ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder.

1 0,40 0,60 40

[+] İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr
Antlaşması’na karşı tepkilerini değerlendirir.

1 0,70 0,30 70

[+] İTA.8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa
Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder.

1 0,70 0,30 70

[+] İTA.8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney
Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.

1 0,80 0,20 80

[+] İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve
olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir.

1 0,70 0,30 70

[-] İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin
açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam
bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.

1 0,10 0,80 10

[+] İTA.8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde
meydana gelen gelişmeleri kavrar.

1 0,70 0,30 70

[+] İTA.8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve
dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri
doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.

1 0,80 0,20 80

[-] İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin
durumu hakkında çıkarımlarda bulunur.

1 0,20 0,70 20

[+] İTA.8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında
Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal
durumunu kavrar.

1 0,80 0,20 80

Soru D Y %

Sözel (DİN) (10 Öğrenci) 10 7,30 2,30 73

Din K.ve A.B. 10 7,30 2,30 73
[+] DİN.8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle
açıklar.

2 1,60 0,40 80

[+] DİN.8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle
ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder.

1 0,50 0,30 50

[+] DİN.8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0,90 0,10 90

[+] DİN.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi
ayet ve hadisler ışığında yorumlar.

1 0,90 0,10 90

[+] DİN.8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1,20 0,60 60

[+] 8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0,80 0,20 80

[+] 8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında
ilişki kurar.

1 0,50 0,50 50

[+] 8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış
anlayışları sorgular.

1 0,90 0,10 90

Soru D Y %

Sözel (İNG) (10 Öğrenci) 10 4,80 3,70 48

İngilizce 10 4,80 3,70 48
[-] İNG.8.4.1 Following phone conversations 1 0,40 0,50 40

[+] İNG.8.3.3 Making simple inquiries 1 0,80 0,20 80

[-] İNG.8.1.3  Making simple inquiries 1 0,20 0,60 20

[+] İNG.8.2.3  Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 0,50 0,30 50

[-] İNG.8.5.3 Making simple inquiries 1 0,30 0,50 30

[+] İNG.8.2.3.Making simple inquiries 1 0,60 0,30 60

[+] İNG.8.2.2.Expressing preferences 1 0,70 0,20 70

[-] İNG.8.3.3.Making simple inquiries 1 0,20 0,40 20

[+] İNG.8.3.1 Describing simple processes 1 0,50 0,40 50

[+] İNG.8.3.2 Expressing preferences 1 0,60 0,30 60

Soru D Y %

Sayısal (MAT) (8 Öğrenci) 20 3,63 4,25 18

Matematik 20 3,63 4,25 18
[-] M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0,38 0

[-] M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0,13 0,50 6

[-] M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 0,25 0,38 13

[-] M.8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve
bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.

3 0,75 0,25 25

[-] M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini
kullanarak ifade eder.

1 0,38 0 38

[-] M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.
M.8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar.

1 0,38 0,13 38

[-] M.8.1.3.2. Tamkare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki
doğal sayı arasında olduğunu belirler.

1 0,38 0,13 38

[+] M.8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0,50 0,13 50

[-] M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine
denk ifadeler oluşturur.

1 0,13 0,50 13

[-] M.8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0,25 0,38 13

[-] M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.M.8.5.1.5. Basit
bir olayın olma olasılığını hesaplar.

1 0,25 0,38 25

[-] M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini
yapar.

1 0,13 0 13

[-] M.8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı
çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı
çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.

2 0,13 0,88 6

[-] M.8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve
en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.

1 0 0,25 0

Soru D Y %

Sayısal (FEN) (8 Öğrenci) 20 9,75 8,88 49

Fen 20 9,75 8,88 49
[-] F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve
tahminlerini test eder.

2 0,13 1,25 6

[+] F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH
değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur.

2 1,38 0,63 69

[+] F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde
bulunur.

2 1,50 0,50 75

[-] F.8.2.2.2 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler
çözerek sonuçları hakkında yorum yapar.

1 0,25 0,75 25

[-] F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve
tahminlerini test eder.......

1 0,25 0,75 25

[-] F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu
bilir.

2 0,50 1,50 25

[+] F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük
yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.

1 1,00 0 100

[-] F.8.2.1.2. DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0,63 1,00 31

[+] F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl
oluşturulduğunu açıklar.

2 1,25 0,63 63

[+] F.8.4.4.7. Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm
önerileri sunar.

1 1,00 0 100

[+] F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu tanımlar. 1 0,63 0,38 63

[-] F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0,88 0,88 44

[-] F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek
keşfeder.

1 0,38 0,63 38
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8B ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

VAN İPEKYOLU Erek TOKİ Ortaokulu 8. SINIF SILVER DENEME 7 (8S722)

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
8B
(12)

6,17 6,28 4,81 4,61 2,36 6,09 30,32 281,360

Okul
(37)

5,23 (1) 4,51 (1) 5,37 (3) 3,04 (1) 2,51 (2) 5,97 (2) 26,63 (1) 267,900
İlçe
(266)

7,21 (19) 5,38 (9) 6,43 (25) 4,02 (12) 3,87 (19) 6,34 (19) 33,25 (17) 292,980
İl

(708)
7,63 (43) 5,49 (17) 6,66 (54) 4,29 (27) 4,35 (51) 6,62 (36) 35,04 (43) 299,850

Genel
(28259)

10,85 (437) 7,13 (224) 8,22 (319) 6,44 (290) 8,40 (480) 10,80 (444) 51,84 (651) 305,780
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
8B şubesinde 12

Okulunuzda 37 4
İPEKYOLU ilçesinde 266 30 6

VAN ilinde 708 73 17 4
Genelde 28259 1128 305 123 45

DERECELER

Genelde sınava 1128 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 830. oldu

VAN ilinde sınava 73 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 48. oldu

İPEKYOLU ilçesinde sınava 30 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 20. oldu

Okulunuzda sınava 4 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 1. oldu
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8B ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

VAN İPEKYOLU Erek TOKİ Ortaokulu 8. SINIF SILVER DENEME 7 (8S722)
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Soru D Y %

Sözel (TÜR) (12 Öğrenci) 20 9,17 9,00 46

Türkçe 20 9,17 9,00 46
[+] T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
Alışılageldik bilginin kodunu açma, bilgiyi verilen şekliyle
yorumlama, üzerinde düşünme ve değerlendirme anlayışı gelişir.

2 1,00 0,83 50

[-] T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 1,42 2,83 28

[+] T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1,67 1,17 56

[+] T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0,58 0,42 58

[-] T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (noktalama) 1 0,42 0,58 42

[+] T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (yazım) 1 0,67 0,17 67

[-] T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0,42 0,33 42

[+] T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0,50 0,42 50

[+] T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0,83 0,17 83

[+] Sözel mantıksal akıl yürütme ve muhakeme gücünü kullanır. 1 0,58 0,42 58

[+] T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0,58 0,33 58

[-] T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

2 0,50 1,33 25

Soru D Y %

Sözel (TAR) (12 Öğrenci) 10 7,08 2,42 71

Tarih 10 7,08 2,42 71
[+] İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile
ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder.

1 0,58 0,33 58

[+] İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr
Antlaşması’na karşı tepkilerini değerlendirir.

1 0,75 0,25 75

[+] İTA.8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa
Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder.

1 0,75 0,25 75

[+] İTA.8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney
Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.

1 0,83 0,08 83

[+] İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve
olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir.

1 0,75 0,25 75

[+] İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin
açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam
bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.

1 0,50 0,42 50

[+] İTA.8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde
meydana gelen gelişmeleri kavrar.

1 0,67 0,33 67

[+] İTA.8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve
dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri
doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.

1 0,83 0,08 83

[+] İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin
durumu hakkında çıkarımlarda bulunur.

1 0,50 0,33 50

[+] İTA.8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında
Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal
durumunu kavrar.

1 0,92 0,08 92

Soru D Y %

Sözel (DİN) (12 Öğrenci) 10 6,00 3,58 60

Din K.ve A.B. 10 6,00 3,58 60
[+] DİN.8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle
açıklar.

2 1,50 0,50 75

[+] DİN.8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle
ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder.

1 0,50 0,33 50

[+] DİN.8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0,58 0,33 58

[+] DİN.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi
ayet ve hadisler ışığında yorumlar.

1 0,83 0,17 83

[-] DİN.8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0,67 1,25 33

[+] 8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0,75 0,17 75

[+] 8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında
ilişki kurar.

1 0,58 0,42 58

[+] 8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış
anlayışları sorgular.

1 0,58 0,42 58

Soru D Y %

Sözel (İNG) (12 Öğrenci) 10 5,83 3,67 58

İngilizce 10 5,83 3,67 58
[-] İNG.8.4.1 Following phone conversations 1 0,33 0,58 33

[+] İNG.8.3.3 Making simple inquiries 1 0,75 0,25 75

[+] İNG.8.1.3  Making simple inquiries 1 0,58 0,42 58

[+] İNG.8.2.3  Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 0,50 0,42 50

[+] İNG.8.5.3 Making simple inquiries 1 0,50 0,50 50

[+] İNG.8.2.3.Making simple inquiries 1 0,58 0,33 58

[+] İNG.8.2.2.Expressing preferences 1 0,75 0,25 75

[+] İNG.8.3.3.Making simple inquiries 1 0,58 0,33 58

[+] İNG.8.3.1 Describing simple processes 1 0,58 0,33 58

[+] İNG.8.3.2 Expressing preferences 1 0,67 0,25 67

Soru D Y %

Sayısal (MAT) (11 Öğrenci) 20 3,18 2,45 16

Matematik 20 3,18 2,45 16
[-] M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0,27 0,09 27

[-] M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0,55 0,27 27

[-] M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 0,18 0,18 9

[-] M.8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve
bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.

3 0,27 0,73 9

[-] M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini
kullanarak ifade eder.

1 0,09 0,27 9

[-] M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.
M.8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar.

1 0,09 0,18 9

[-] M.8.1.3.2. Tamkare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki
doğal sayı arasında olduğunu belirler.

1 0,09 0,09 9

[-] M.8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0,09 0,09 9

[-] M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine
denk ifadeler oluşturur.

1 0,09 0,09 9

[-] M.8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0,45 0 23

[-] M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.M.8.5.1.5. Basit
bir olayın olma olasılığını hesaplar.

1 0,18 0,18 18

[-] M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini
yapar.

1 0,36 0 36

[-] M.8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı
çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı
çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.

2 0,36 0,18 18

[-] M.8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve
en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.

1 0,09 0,09 9

Soru D Y %

Sayısal (FEN) (11 Öğrenci) 20 9,00 8,73 45

Fen 20 9,00 8,73 45
[-] F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve
tahminlerini test eder.

2 0,27 1,09 14

[+] F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH
değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur.

2 1,27 0,55 64

[+] F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde
bulunur.

2 1,45 0,55 73

[+] F.8.2.2.2 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler
çözerek sonuçları hakkında yorum yapar.

1 0,55 0,36 55

[-] F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve
tahminlerini test eder.......

1 0,18 0,64 18

[-] F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu
bilir.

2 0,55 1,27 27

[+] F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük
yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.

1 0,73 0,27 73

[-] F.8.2.1.2. DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0,64 1,09 32

[+] F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl
oluşturulduğunu açıklar.

2 1,09 0,73 55

[+] F.8.4.4.7. Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm
önerileri sunar.

1 0,55 0,27 55

[+] F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu tanımlar. 1 0,55 0,36 55

[-] F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0,73 1,09 36

[-] F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek
keşfeder.

1 0,45 0,45 45
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8C ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

VAN İPEKYOLU Erek TOKİ Ortaokulu 8. SINIF SILVER DENEME 7 (8S722)

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
8C
(14)

4,83 3,11 5,36 1,56 3,10 5,24 23,20 257,500

Okul
(37)

5,23 (3) 4,51 (3) 5,37 (2) 3,04 (3) 2,51 (1) 5,97 (3) 26,63 (3) 267,900
İlçe
(266)

7,21 (23) 5,38 (24) 6,43 (24) 4,02 (26) 3,87 (15) 6,34 (23) 33,25 (26) 292,980
İl

(708)
7,63 (55) 5,49 (53) 6,66 (48) 4,29 (55) 4,35 (42) 6,62 (43) 35,04 (63) 299,850

Genel
(28259)

10,85 (482) 7,13 (377) 8,22 (299) 6,44 (417) 8,40 (446) 10,80 (474) 51,84 (761) 305,780
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
8C şubesinde 14

Okulunuzda 37 4
İPEKYOLU ilçesinde 266 30 6

VAN ilinde 708 73 17 4
Genelde 28259 1128 305 123 45

DERECELER

Genelde sınava 1128 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 933. oldu

VAN ilinde sınava 73 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 64. oldu

İPEKYOLU ilçesinde sınava 30 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 26. oldu

Okulunuzda sınava 4 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 3. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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8C ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

VAN İPEKYOLU Erek TOKİ Ortaokulu 8. SINIF SILVER DENEME 7 (8S722)
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Soru D Y %

Sözel (TÜR) (14 Öğrenci) 20 8,36 10,57 42

Türkçe 20 8,36 10,57 42
[+] T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
Alışılageldik bilginin kodunu açma, bilgiyi verilen şekliyle
yorumlama, üzerinde düşünme ve değerlendirme anlayışı gelişir.

2 1,50 0,50 75

[-] T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 1,07 3,64 21

[+] T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1,57 1,21 52

[-] T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0,43 0,57 43

[-] T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (noktalama) 1 0,43 0,57 43

[+] T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (yazım) 1 0,57 0,36 57

[-] T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0,29 0,64 29

[+] T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0,50 0,50 50

[+] T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0,50 0,50 50

[-] Sözel mantıksal akıl yürütme ve muhakeme gücünü kullanır. 1 0,14 0,71 14

[+] T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0,50 0,43 50

[-] T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

2 0,86 0,93 43

Soru D Y %

Sözel (TAR) (12 Öğrenci) 10 4,75 4,92 48

Tarih 10 4,75 4,92 48
[+] İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile
ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder.

1 0,50 0,42 50

[+] İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr
Antlaşması’na karşı tepkilerini değerlendirir.

1 0,58 0,42 58

[+] İTA.8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa
Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder.

1 0,58 0,33 58

[+] İTA.8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney
Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.

1 0,50 0,50 50

[+] İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve
olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir.

1 0,67 0,33 67

[+] İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin
açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam
bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.

1 0,58 0,33 58

[-] İTA.8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde
meydana gelen gelişmeleri kavrar.

1 0,25 0,75 25

[-] İTA.8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve
dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri
doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.

1 0,42 0,50 42

[-] İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin
durumu hakkında çıkarımlarda bulunur.

1 0,25 0,75 25

[-] İTA.8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında
Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal
durumunu kavrar.

1 0,42 0,58 42

Soru D Y %

Sözel (DİN) (14 Öğrenci) 10 6,50 3,43 65

Din K.ve A.B. 10 6,50 3,43 65
[+] DİN.8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle
açıklar.

2 1,64 0,36 82

[-] DİN.8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle
ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder.

1 0,29 0,71 29

[+] DİN.8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0,64 0,36 64

[+] DİN.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi
ayet ve hadisler ışığında yorumlar.

1 0,93 0,07 93

[+] DİN.8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1,00 1,00 50

[+] 8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0,71 0,21 71

[+] 8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında
ilişki kurar.

1 0,71 0,29 71

[+] 8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış
anlayışları sorgular.

1 0,57 0,43 57

Soru D Y %

Sözel (İNG) (13 Öğrenci) 10 3,15 4,77 32

İngilizce 10 3,15 4,77 32
[-] İNG.8.4.1 Following phone conversations 1 0,15 0,62 15

[-] İNG.8.3.3 Making simple inquiries 1 0,31 0,54 31

[-] İNG.8.1.3  Making simple inquiries 1 0,08 0,69 8

[-] İNG.8.2.3  Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 0,38 0,54 38

[-] İNG.8.5.3 Making simple inquiries 1 0,38 0,31 38

[-] İNG.8.2.3.Making simple inquiries 1 0,38 0,38 38

[-] İNG.8.2.2.Expressing preferences 1 0,31 0,54 31

[-] İNG.8.3.3.Making simple inquiries 1 0,38 0,23 38

[-] İNG.8.3.1 Describing simple processes 1 0,46 0,46 46

[-] İNG.8.3.2 Expressing preferences 1 0,31 0,46 31

Soru D Y %

Sayısal (MAT) (7 Öğrenci) 20 5,14 6,14 26

Matematik 20 5,14 6,14 26
[-] M.8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı
çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı
çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.

2 0,71 0,71 36

[-] M.8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve
en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.

1 0,43 0,14 43

[-] M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0,29 0,43 29

[-] M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0,29 0,71 14

[-] M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine
denk ifadeler oluşturur.

1 0,29 0,29 29

[-] M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini
kullanarak ifade eder.

1 0,29 0,57 29

[-] M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini
yapar.

1 0,14 0,29 14

[-] M.8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0,57 0,71 29

[-] M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 0,29 0,43 14

[-] M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.M.8.5.1.5. Basit
bir olayın olma olasılığını hesaplar.

1 0,29 0,43 29

[-] M.8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0,14 0,29 14

[-] M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.
M.8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar.

1 0,14 0,29 14

[-] M.8.1.3.2. Tamkare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki
doğal sayı arasında olduğunu belirler.

1 0,14 0,57 14

[-] M.8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve
bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.

3 1,14 0,29 38

Soru D Y %

Sayısal (FEN) (11 Öğrenci) 20 8,64 10,18 43

Fen 20 8,64 10,18 43
[-] F.8.2.1.2. DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0,82 1,18 41

[+] F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl
oluşturulduğunu açıklar.

2 1,09 0,73 55

[-] F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0,18 1,64 9

[+] F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek
keşfeder.

1 0,55 0,36 55

[-] F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu
bilir.

2 0,55 1,36 27

[-] F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve
tahminlerini test eder.

2 0,55 1,27 27

[+] F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük
yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.

1 0,82 0,18 82

[+] F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH
değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur.

2 1,18 0,73 59

[+] F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde
bulunur.

2 1,36 0,64 68

[-] F.8.4.4.7. Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm
önerileri sunar.

1 0,45 0,55 45

[+] F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu tanımlar. 1 0,64 0,27 64

[-] F.8.2.2.2 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler
çözerek sonuçları hakkında yorum yapar.

1 0,18 0,64 18

[-] F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve
tahminlerini test eder.......

1 0,27 0,64 27



KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU Erek TOKİ Ortaokulu 8. SINIF SILVER DENEME 7 (8S722) 37 266 708 28259

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 12,91 6,17 10,85 7,73 1,80 7,13 8,62 1,19 8,22 7,08 1,94 6,44 9,85 4,37 8,40 12,69 5,67 10,80 58,88 21,14 51,84 305,780

İl Ortalaması 10,30 8,03 7,63 6,45 2,88 5,49 7,40 2,21 6,66 5,23 2,81 4,29 6,02 5,03 4,35 9,18 7,70 6,62 44,58 28,66 35,04 299,850

İlçe Ortalaması 10,02 8,44 7,21 6,37 2,99 5,38 7,23 2,41 6,43 5,01 2,97 4,02 5,68 5,43 3,87 9,12 8,32 6,34 43,43 30,56 33,25 292,980

Okul Ortalaması 8,62 10,16 5,23 5,80 3,86 4,51 6,46 3,27 5,37 4,44 4,22 3,04 3,85 4,00 2,51 9,07 9,30 5,97 38,24 34,81 26,63 267,900

KATILIMLAR

1 VAN / İPEKYOLU
Erek TOKİ Ortaokulu 8B 12 9,17 9,00 6,17 7,08 2,42 6,28 6,00 3,58 4,81 5,83 3,67 4,61 3,18 2,45 2,36 9,00 8,73 6,09 40,26 29,85 30,32 281,360

2 VAN / İPEKYOLU
Erek TOKİ Ortaokulu 8A 10 8,30 10,90 4,67 5,90 3,90 4,60 7,30 2,30 6,53 4,80 3,70 3,57 3,63 4,25 2,21 9,75 8,88 6,79 39,68 33,93 28,37 271,340

3 VAN / İPEKYOLU
Erek TOKİ Ortaokulu 8C 14 8,36 10,57 4,83 4,75 4,92 3,11 6,50 3,43 5,36 3,15 4,77 1,56 5,14 6,14 3,10 8,64 10,18 5,24 36,54 40,01 23,20 257,500

4 VAN / İPEKYOLU
Erek TOKİ Ortaokulu 8 1 9,00 11,00 5,33 2,00 8,00 -0,67 3,00 7,00 0,67 1,00 9,00 -2,00 15,00 35,00 3,33 217,700

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU Erek TOKİ Ortaokulu 8. SINIF SILVER DENEME 7 (8S722) 37 266 708 28259

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 12,91 6,17 10,85 7,73 1,80 7,13 8,62 1,19 8,22 7,08 1,94 6,44 9,85 4,37 8,40 12,69 5,67 10,80 58,88 21,14 51,84 305,780

İl Ortalaması 10,30 8,03 7,63 6,45 2,88 5,49 7,40 2,21 6,66 5,23 2,81 4,29 6,02 5,03 4,35 9,18 7,70 6,62 44,58 28,66 35,04 299,850

İlçe Ortalaması 10,02 8,44 7,21 6,37 2,99 5,38 7,23 2,41 6,43 5,01 2,97 4,02 5,68 5,43 3,87 9,12 8,32 6,34 43,43 30,56 33,25 292,980

Okul Ortalaması 8,62 10,16 5,23 5,80 3,86 4,51 6,46 3,27 5,37 4,44 4,22 3,04 3,85 4,00 2,51 9,07 9,30 5,97 38,24 34,81 26,63 267,900

KATILIMLAR

PUANA GÖRE KIYASLAMA

500

0

100

200

300

400

LGS LGS LGSLGS
8B (1) 8A (2) 8C (3) 8 (4)

Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SILVER DENEME 7 (8S722)

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET ADAR AĞTAK 10 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
217,703 305,780 1 30 222 614 27026

Puanı Hesaplanan: 37 266 707 28249

Katılımlar: 1 37 266 708 28259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 5,33 5,23 10,85

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 -0,67 4,51 7,13

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 0,67 5,37 8,22

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 -2,00 3,04 6,44

Toplam: 90 15 35 3,33 4 3,33 24,43 34,22

Sözel (TÜR) DbABdBAdDcdDAbBcda*b

Cevap Anh. A DCABCBACDDBDACBBACBD

Sözel (TAR) DBcbdcaaab

Cevap Anh. A DBBCABDCCD

Sözel (DİN) dcdDDbCaab

Cevap Anh. A CACDDCCBDD

Sözel (İNG) dabcadAccb

Cevap Anh. A BDCDBBABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 11 45

Türkçe 20 9 11 45

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
Alışılageldik bilginin kodunu açma, bilgiyi verilen şekliyle yorumlama, üzerinde düşünme ve değerlendirme anlayışı gelişir.2 1 1 50
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 1 4 20
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Sözel mantıksal akıl yürütme ve muhakeme gücünü kullanır. 1 0 1 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (noktalama) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (yazım) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 2 8 20

Tarih 10 2 8 20

İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İTA.8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
İTA.8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
İTA.8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 0 1 0
İTA.8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
İTA.8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

DİN.8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
DİN.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
DİN.8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
DİN.8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
DİN.8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 2 0
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

İNG.8.1.3  Making simple inquiries 1 0 1 0
İNG.8.2.3  Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 0 1 0
İNG.8.3.1 Describing simple processes 1 0 1 0
İNG.8.3.2 Expressing preferences 1 0 1 0
İNG.8.3.3 Making simple inquiries 1 0 1 0
İNG.8.4.1 Following phone conversations 1 0 1 0
İNG.8.5.3 Making simple inquiries 1 1 0 100
İNG.8.2.3.Making simple inquiries 1 0 1 0
İNG.8.2.2.Expressing preferences 1 0 1 0
İNG.8.3.3.Making simple inquiries 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SILVER DENEME 7 (8S722)

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
DİLŞAH GENÇER 209 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
242,566 305,780 8 24 194 540 24898

Puanı Hesaplanan: 37 266 707 28249

Katılımlar: 10 37 266 708 28259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 11 4,33 22 4,67 5,23 10,85

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,60 4,51 7,13

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,53 5,37 8,22

İngilizce 10 2 0 2,00 20 3,57 3,04 6,44

Toplam: 90 25 16 19,67 22 26,57 24,43 34,22

Sözel (TÜR) DacBdBAdDDacA cBcaab

Cevap Anh. A DCABCBACDDBDACBBACBD

Sözel (TAR) cccCABDCCD

Cevap Anh. A DBBCABDCCD

Sözel (DİN) CACDcCCBDc

Cevap Anh. A CACDDCCBDD

Sözel (İNG)     B   A 

Cevap Anh. A BDCDBBABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 11 40

Türkçe 20 8 11 40

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
Alışılageldik bilginin kodunu açma, bilgiyi verilen şekliyle yorumlama, üzerinde düşünme ve değerlendirme anlayışı gelişir.2 1 1 50
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 1 3 20
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Sözel mantıksal akıl yürütme ve muhakeme gücünü kullanır. 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (noktalama) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (yazım) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İTA.8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
İTA.8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İTA.8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
İTA.8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
İTA.8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

DİN.8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
DİN.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
DİN.8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
DİN.8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
DİN.8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 2 0 20

İngilizce 10 2 0 20

İNG.8.1.3  Making simple inquiries 1 0 0 0
İNG.8.2.3  Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 0 0 0
İNG.8.3.1 Describing simple processes 1 0 0 0
İNG.8.3.2 Expressing preferences 1 0 0 0
İNG.8.3.3 Making simple inquiries 1 1 0 100
İNG.8.4.1 Following phone conversations 1 0 0 0
İNG.8.5.3 Making simple inquiries 1 0 0 0
İNG.8.2.3.Making simple inquiries 1 0 0 0
İNG.8.2.2.Expressing preferences 1 1 0 100
İNG.8.3.3.Making simple inquiries 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SILVER DENEME 7 (8S722)

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EDANUR YALÇIN 51 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
287,606 305,780 4 10 122 361 17778

Puanı Hesaplanan: 37 266 707 28249

Katılımlar: 10 37 266 708 28259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 9 6,00 30 4,67 5,23 10,85

Tarih 10 4 5 2,33 23 4,60 4,51 7,13

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 6,53 5,37 8,22

İngilizce 10 4 5 2,33 23 3,57 3,04 6,44

Matematik 20 3 4 1,67 8 2,21 2,51 8,40

Fen 20 14 6 12,00 60 6,79 5,97 10,80

Toplam: 90 38 34 26,67 30 26,57 24,43 34,22

Sözel (TÜR) bCABddcbDaBcAdc AC D

Cevap Anh. A DCABCBACDDBDACBBACBD

Sözel (TAR) b adABaCbD

Cevap Anh. A DBBCABDCCD

Sözel (DİN) CcdaaCdBD 

Cevap Anh. A CACDDCCBDD

Sözel (İNG) ccCDBcAdc 

Cevap Anh. A BDCDBBABAC

Sayısal (MAT)   c  bAa      AC   c

Cevap Anh. A BCBDBAABCDDACBACDCAD

Sayısal (FEN) aDdacBbADABaBADBBCDA

Cevap Anh. A BDACDBDADABCBADBBCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 9 45

Türkçe 20 9 9 45

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
Alışılageldik bilginin kodunu açma, bilgiyi verilen şekliyle yorumlama, üzerinde düşünme ve değerlendirme anlayışı gelişir.2 1 1 50
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 1 4 20
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Sözel mantıksal akıl yürütme ve muhakeme gücünü kullanır. 1 0 0 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (noktalama) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (yazım) 1 0 0 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 4 5 40

Tarih 10 4 5 40

İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 0 0
İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İTA.8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
İTA.8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İTA.8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
İTA.8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
İTA.8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 4 5 40

Din K.ve A.B. 10 4 5 40

DİN.8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
DİN.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
DİN.8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
DİN.8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
DİN.8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 0 50
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 4 5 40

İngilizce 10 4 5 40

İNG.8.1.3  Making simple inquiries 1 0 1 0
İNG.8.2.3  Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 0 1 0
İNG.8.3.1 Describing simple processes 1 1 0 100
İNG.8.3.2 Expressing preferences 1 1 0 100
İNG.8.3.3 Making simple inquiries 1 1 0 100
İNG.8.4.1 Following phone conversations 1 0 1 0
İNG.8.5.3 Making simple inquiries 1 1 0 100
İNG.8.2.3.Making simple inquiries 1 0 1 0
İNG.8.2.2.Expressing preferences 1 0 1 0
İNG.8.3.3.Making simple inquiries 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 3 4 15

Matematik 20 3 4 15

M.8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
M.8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 1 0
M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
M.8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 0 0
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 0 0 0
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.M.8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
M.8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.
M.8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
M.8.1.3.2. Tamkare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
M.8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.3 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 14 6 70

Fen 20 14 6 70

F.8.2.1.2. DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 0 2 0
F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
F.8.4.4.7. Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu tanımlar. 1 1 0 100
F.8.2.2.2 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçları hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder....... 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SILVER DENEME 7 (8S722)

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
FIRAT ACARGÜL 4 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
265,309 305,780 7 17 156 444 21533

Puanı Hesaplanan: 37 266 707 28249

Katılımlar: 10 37 266 708 28259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 4,67 5,23 10,85

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,60 4,51 7,13

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 6,53 5,37 8,22

İngilizce 10 6 4 4,67 47 3,57 3,04 6,44

Matematik 20 4 1 3,67 18 2,21 2,51 8,40

Fen 20 7 12 3,00 15 6,79 5,97 10,80

Toplam: 90 37 36 25,00 28 26,57 24,43 34,22

Sözel (TÜR) bccaAddCBDdaDcccAaaB

Cevap Anh. B CDBDACACBDACDDBBABCB

Sözel (TAR) aDDCDadBaC

Cevap Anh. B CDDCDBABBC

Sözel (DİN) C CABDaDbC

Cevap Anh. B CDCABDDDCC

Sözel (İNG) BBcDAdAaaD

Cevap Anh. B BBBDABACCD

Sayısal (MAT) a D    CBD          

Cevap Anh. B DBDCABACBDAACACBCBDD

Sayısal (FEN) dbBbcdDabBcBaaaDBc A

Cevap Anh. B CABDAADBDBABCCDDBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
Alışılageldik bilginin kodunu açma, bilgiyi verilen şekliyle yorumlama, üzerinde düşünme ve değerlendirme anlayışı gelişir.2 0 2 0
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 0 5 0
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (noktalama) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (yazım) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Sözel mantıksal akıl yürütme ve muhakeme gücünü kullanır. 1 0 1 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İTA.8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
İTA.8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
İTA.8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
İTA.8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İTA.8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 2 70

Din K.ve A.B. 10 7 2 70

DİN.8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
DİN.8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 0 0
DİN.8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
DİN.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
DİN.8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

İNG.8.4.1 Following phone conversations 1 1 0 100
İNG.8.3.3 Making simple inquiries 1 1 0 100
İNG.8.1.3  Making simple inquiries 1 0 1 0
İNG.8.2.3  Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 1 0 100
İNG.8.5.3 Making simple inquiries 1 1 0 100
İNG.8.2.3.Making simple inquiries 1 0 1 0
İNG.8.2.2.Expressing preferences 1 1 0 100
İNG.8.3.3.Making simple inquiries 1 0 1 0
İNG.8.3.1 Describing simple processes 1 0 1 0
İNG.8.3.2 Expressing preferences 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 4 1 20

Matematik 20 4 1 20

M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 0 0
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 1 0 50
M.8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.3 1 0 33
M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.
M.8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
M.8.1.3.2. Tamkare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
M.8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
M.8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 0 0
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.M.8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
M.8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
M.8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 7 12 35

Fen 20 7 12 35

F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 0 1 0
F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
F.8.2.2.2 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçları hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder....... 1 0 1 0
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 0 2 0
F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
F.8.2.1.2. DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 2 0 2 0
F.8.4.4.7. Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu tanımlar. 1 1 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SILVER DENEME 7 (8S722)

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MERCAN ACAR 257 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
216,530 305,780 9 31 223 618 27050

Puanı Hesaplanan: 37 266 707 28249

Katılımlar: 10 37 266 708 28259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 4,67 5,23 10,85

Tarih 10 3 7 0,67 7 4,60 4,51 7,13

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 6,53 5,37 8,22

İngilizce 10 2 6 0,00 0 3,57 3,04 6,44

Matematik 20 3 6 1,00 5 2,21 2,51 8,40

Fen 20 6 14 1,33 7 6,79 5,97 10,80

Toplam: 90 24 53 6,33 7 26,57 24,43 34,22

Sözel (TÜR) cdbBCadbcaBDbCaacdda

Cevap Anh. A DCABCBACDDBDACBBACBD

Sözel (TAR) DdcCAdadbc

Cevap Anh. A DBBCABDCCD

Sözel (DİN) aACbcCCabD

Cevap Anh. A CACDDCCBDD

Sözel (İNG) BcabdacB  

Cevap Anh. A BDCDBBABAC

Sayısal (MAT) d cc  A  cc  BA b   

Cevap Anh. A BCBDBAABCDDACBACDCAD

Sayısal (FEN) aDbabBadDAcaBdcdcCbc

Cevap Anh. A BDACDBDADABCBADBBCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 15 25

Türkçe 20 5 15 25

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
Alışılageldik bilginin kodunu açma, bilgiyi verilen şekliyle yorumlama, üzerinde düşünme ve değerlendirme anlayışı gelişir.2 0 2 0
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Sözel mantıksal akıl yürütme ve muhakeme gücünü kullanır. 1 0 1 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (noktalama) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (yazım) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İTA.8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
İTA.8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İTA.8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 0 1 0
İTA.8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
İTA.8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

DİN.8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
DİN.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
DİN.8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
DİN.8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
DİN.8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 6 20

İngilizce 10 2 6 20

İNG.8.1.3  Making simple inquiries 1 1 0 100
İNG.8.2.3  Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 0 1 0
İNG.8.3.1 Describing simple processes 1 0 1 0
İNG.8.3.2 Expressing preferences 1 0 1 0
İNG.8.3.3 Making simple inquiries 1 0 1 0
İNG.8.4.1 Following phone conversations 1 0 1 0
İNG.8.5.3 Making simple inquiries 1 0 1 0
İNG.8.2.3.Making simple inquiries 1 1 0 100
İNG.8.2.2.Expressing preferences 1 0 0 0
İNG.8.3.3.Making simple inquiries 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 3 6 15

Matematik 20 3 6 15

M.8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
M.8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 0 0
M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
M.8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 0 2 0
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.M.8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
M.8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.
M.8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
M.8.1.3.2. Tamkare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
M.8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.3 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30

F.8.2.1.2. DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 0 2 0
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 0 2 0
F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 2 0
F.8.4.4.7. Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu tanımlar. 1 0 1 0
F.8.2.2.2 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçları hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder....... 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SILVER DENEME 7 (8S722)

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM  ALADAĞ 135 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
296,214 305,780 3 9 115 335 14513

Puanı Hesaplanan: 37 266 707 28249

Katılımlar: 10 37 266 708 28259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 4,67 5,23 10,85

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,60 4,51 7,13

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 6,53 5,37 8,22

İngilizce 10 6 4 4,67 47 3,57 3,04 6,44

Matematik 20 1 5 -0,67 -3 2,21 2,51 8,40

Fen 20 8 12 4,00 20 6,79 5,97 10,80

Toplam: 90 46 29 36,33 40 26,57 24,43 34,22

Sözel (TÜR) CDBcAaACBbACDaBBABaB

Cevap Anh. B CDBDACACBDACDDBBABCB

Sözel (TAR) CDDCDaABdC

Cevap Anh. B CDDCDBABBC

Sözel (DİN) C CABDcDCC

Cevap Anh. B CDCABDDDCC

Sözel (İNG) cBBDbBAabD

Cevap Anh. B BBBDABACCD

Sayısal (MAT)      d   Dc d    cb 

Cevap Anh. B DBDCABACBDAACACBCBDD

Sayısal (FEN) abBcAdDBcBdBCabcBdad

Cevap Anh. B CABDAADBDBABCCDDBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 5 75

Türkçe 20 15 5 75

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
Alışılageldik bilginin kodunu açma, bilgiyi verilen şekliyle yorumlama, üzerinde düşünme ve değerlendirme anlayışı gelişir.2 2 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 3 40
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (noktalama) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (yazım) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Sözel mantıksal akıl yürütme ve muhakeme gücünü kullanır. 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İTA.8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
İTA.8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
İTA.8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İTA.8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İTA.8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 1 80

Din K.ve A.B. 10 8 1 80

DİN.8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
DİN.8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 0 0
DİN.8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
DİN.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
DİN.8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

İNG.8.4.1 Following phone conversations 1 0 1 0
İNG.8.3.3 Making simple inquiries 1 1 0 100
İNG.8.1.3  Making simple inquiries 1 1 0 100
İNG.8.2.3  Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 1 0 100
İNG.8.5.3 Making simple inquiries 1 0 1 0
İNG.8.2.3.Making simple inquiries 1 1 0 100
İNG.8.2.2.Expressing preferences 1 1 0 100
İNG.8.3.3.Making simple inquiries 1 0 1 0
İNG.8.3.1 Describing simple processes 1 0 1 0
İNG.8.3.2 Expressing preferences 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 1 5 5

Matematik 20 1 5 5

M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 1 0
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 0 0 0
M.8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.3 1 0 33
M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.
M.8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
M.8.1.3.2. Tamkare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
M.8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
M.8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.M.8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
M.8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
M.8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 8 12 40

Fen 20 8 12 40

F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 0 2 0
F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
F.8.2.2.2 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçları hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder....... 1 1 0 100
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 0 2 0
F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
F.8.2.1.2. DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 2 0 2 0
F.8.4.4.7. Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu tanımlar. 1 1 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SILVER DENEME 7 (8S722)

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NURSEL KURUCAN 221 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
276,283 305,780 6 13 135 403 19537

Puanı Hesaplanan: 37 266 707 28249

Katılımlar: 10 37 266 708 28259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 9 5,00 25 4,67 5,23 10,85

Tarih 10 7 2 6,33 63 4,60 4,51 7,13

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,53 5,37 8,22

İngilizce 10 4 3 3,00 30 3,57 3,04 6,44

Matematik 20 2 7 -0,33 -2 2,21 2,51 8,40

Fen 20 10 7 7,67 38 6,79 5,97 10,80

Toplam: 90 40 29 30,33 34 26,57 24,43 34,22

Sözel (TÜR) CDcaAa bBcA Db cdBdB

Cevap Anh. B CDBDACACBDACDDBBABCB

Sözel (TAR) bDDCDaAB C

Cevap Anh. B CDDCDBABBC

Sözel (DİN) CDCABDDbCC

Cevap Anh. B CDCABDDDCC

Sözel (İNG) dBa  BA Cc

Cevap Anh. B BBBDABACCD

Sayısal (MAT)  cc  abaBDc d       

Cevap Anh. B DBDCABACBDAACACBCBDD

Sayısal (FEN) CABbdADaDB BCaacB  d

Cevap Anh. B CABDAADBDBABCCDDBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 9 40

Türkçe 20 8 9 40

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
Alışılageldik bilginin kodunu açma, bilgiyi verilen şekliyle yorumlama, üzerinde düşünme ve değerlendirme anlayışı gelişir.2 2 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 0 4 0
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (noktalama) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (yazım) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Sözel mantıksal akıl yürütme ve muhakeme gücünü kullanır. 1 0 0 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0

Sözel (TAR) 10 7 2 70

Tarih 10 7 2 70

İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İTA.8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
İTA.8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
İTA.8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İTA.8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İTA.8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

DİN.8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
DİN.8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
DİN.8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
DİN.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
DİN.8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 4 3 40

İngilizce 10 4 3 40

İNG.8.4.1 Following phone conversations 1 0 1 0
İNG.8.3.3 Making simple inquiries 1 1 0 100
İNG.8.1.3  Making simple inquiries 1 0 1 0
İNG.8.2.3  Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 0 0 0
İNG.8.5.3 Making simple inquiries 1 0 0 0
İNG.8.2.3.Making simple inquiries 1 1 0 100
İNG.8.2.2.Expressing preferences 1 1 0 100
İNG.8.3.3.Making simple inquiries 1 0 0 0
İNG.8.3.1 Describing simple processes 1 1 0 100
İNG.8.3.2 Expressing preferences 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 2 7 10

Matematik 20 2 7 10

M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 2 0
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 0 1 0
M.8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.3 1 0 33
M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.
M.8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
M.8.1.3.2. Tamkare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
M.8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
M.8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 0 0
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.M.8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
M.8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
M.8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 10 7 50

Fen 20 10 7 50

F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 0 50
F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
F.8.2.2.2 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçları hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder....... 1 0 1 0
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50
F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
F.8.2.1.2. DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 1 0
F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 2 1 0 50
F.8.4.4.7. Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu tanımlar. 1 1 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SILVER DENEME 7 (8S722)

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ROJHAT MANGAN 83 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
286,998 305,780 5 11 123 362 18066

Puanı Hesaplanan: 37 266 707 28249

Katılımlar: 10 37 266 708 28259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 9 6,00 30 4,67 5,23 10,85

Tarih 10 9 1 8,67 87 4,60 4,51 7,13

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 6,53 5,37 8,22

İngilizce 10 7 2 6,33 63 3,57 3,04 6,44

Matematik 20 0 2 -0,67 -3 2,21 2,51 8,40

Fen 20 9 5 7,33 37 6,79 5,97 10,80

Toplam: 90 43 19 36,67 41 26,57 24,43 34,22

Sözel (TÜR) CDa AadaBbAdDb BdBdB

Cevap Anh. B CDBDACACBDACDDBBABCB

Sözel (TAR) CDDCDBdBBC

Cevap Anh. B CDDCDBABBC

Sözel (DİN) CDCABD DCC

Cevap Anh. B CDCABDDDCC

Sözel (İNG) BB DdBAaCD

Cevap Anh. B BBBDABACCD

Sayısal (MAT)             d    c  

Cevap Anh. B DBDCABACBDAACACBCBDD

Sayısal (FEN)  ABbcAD bB a CaDBB  

Cevap Anh. B CABDAADBDBABCCDDBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 9 45

Türkçe 20 9 9 45

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
Alışılageldik bilginin kodunu açma, bilgiyi verilen şekliyle yorumlama, üzerinde düşünme ve değerlendirme anlayışı gelişir.2 2 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 0 4 0
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (noktalama) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (yazım) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Sözel mantıksal akıl yürütme ve muhakeme gücünü kullanır. 1 0 0 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İTA.8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
İTA.8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
İTA.8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
İTA.8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İTA.8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 0 90

Din K.ve A.B. 10 9 0 90

DİN.8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
DİN.8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
DİN.8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
DİN.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
DİN.8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 0 50
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 7 2 70

İngilizce 10 7 2 70

İNG.8.4.1 Following phone conversations 1 1 0 100
İNG.8.3.3 Making simple inquiries 1 1 0 100
İNG.8.1.3  Making simple inquiries 1 0 0 0
İNG.8.2.3  Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 1 0 100
İNG.8.5.3 Making simple inquiries 1 0 1 0
İNG.8.2.3.Making simple inquiries 1 1 0 100
İNG.8.2.2.Expressing preferences 1 1 0 100
İNG.8.3.3.Making simple inquiries 1 0 1 0
İNG.8.3.1 Describing simple processes 1 1 0 100
İNG.8.3.2 Expressing preferences 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 0 2 0

Matematik 20 0 2 0

M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 0 0
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 0 0 0
M.8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.3 0 0 0
M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.
M.8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
M.8.1.3.2. Tamkare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
M.8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
M.8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 0 0
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.M.8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
M.8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
M.8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 9 5 45

Fen 20 9 5 45

F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 0 0 0
F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
F.8.2.2.2 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçları hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder....... 1 0 1 0
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50
F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
F.8.2.1.2. DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 0 0
F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 2 1 1 50
F.8.4.4.7. Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu tanımlar. 1 0 1 0
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 0 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SILVER DENEME 7 (8S722)

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA TEMİZEL 43 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
299,879 305,780 2 8 108 314 12782

Puanı Hesaplanan: 37 266 707 28249

Katılımlar: 10 37 266 708 28259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 4,67 5,23 10,85

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,60 4,51 7,13

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,53 5,37 8,22

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,57 3,04 6,44

Matematik 20 4 6 2,00 10 2,21 2,51 8,40

Fen 20 11 8 8,33 42 6,79 5,97 10,80

Toplam: 90 49 30 39,00 43 26,57 24,43 34,22

Sözel (TÜR) DdABCcAdDbcDcCBddbcc

Cevap Anh. A DCABCBACDDBDACBBACBD

Sözel (TAR) DaBCABDCCb

Cevap Anh. A DBBCABDCCD

Sözel (DİN) CAaDDCCBDD

Cevap Anh. A CACDDCCBDD

Sözel (İNG) cDCDaBABAC

Cevap Anh. A BDCDBBABAC

Sayısal (MAT) dac  A     cCdA   Ac

Cevap Anh. A BCBDBAABCDDACBACDCAD

Sayısal (FEN) BDcCaB ADAcaBdDBdaDc

Cevap Anh. A BDACDBDADABCBADBBCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 11 45

Türkçe 20 9 11 45

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
Alışılageldik bilginin kodunu açma, bilgiyi verilen şekliyle yorumlama, üzerinde düşünme ve değerlendirme anlayışı gelişir.2 1 1 50
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 3 40
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Sözel mantıksal akıl yürütme ve muhakeme gücünü kullanır. 1 0 1 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (noktalama) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (yazım) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İTA.8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
İTA.8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İTA.8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
İTA.8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
İTA.8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

DİN.8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
DİN.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
DİN.8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
DİN.8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
DİN.8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

İNG.8.1.3  Making simple inquiries 1 0 1 0
İNG.8.2.3  Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 1 0 100
İNG.8.3.1 Describing simple processes 1 1 0 100
İNG.8.3.2 Expressing preferences 1 1 0 100
İNG.8.3.3 Making simple inquiries 1 0 1 0
İNG.8.4.1 Following phone conversations 1 1 0 100
İNG.8.5.3 Making simple inquiries 1 1 0 100
İNG.8.2.3.Making simple inquiries 1 1 0 100
İNG.8.2.2.Expressing preferences 1 1 0 100
İNG.8.3.3.Making simple inquiries 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 4 6 20

Matematik 20 4 6 20

M.8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
M.8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 0 0
M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
M.8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 0 0 0
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.M.8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
M.8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.
M.8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
M.8.1.3.2. Tamkare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
M.8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.3 1 1 33

Sayısal (FEN) 20 11 8 55

Fen 20 11 8 55

F.8.2.1.2. DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 0 1 0
F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
F.8.4.4.7. Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu tanımlar. 1 0 1 0
F.8.2.2.2 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçları hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder....... 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SILVER DENEME 7 (8S722)

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YUŞUFBAYRAM KAYHAN 16 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
178,811 305,780 10 36 264 705 28226

Puanı Hesaplanan: 37 266 707 28249

Katılımlar: 10 37 266 708 28259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 2 18 -4,00 -20 4,67 5,23 10,85

Tarih 10 0 10 -3,33 -33 4,60 4,51 7,13

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 6,53 5,37 8,22

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 3,57 3,04 6,44

Toplam: 90 7 43 -7,33 -8 26,57 24,43 34,22

Sözel (TÜR) bcdacbbbdcAbacddbBda

Cevap Anh. B CDBDACACBDACDDBBABCB

Sözel (TAR) abcdbccadd

Cevap Anh. B CDDCDBABBC

Sözel (DİN) CaCAdbabCd

Cevap Anh. B CDCABDDDCC

Sözel (İNG) aBcabdcbaa

Cevap Anh. B BBBDABACCD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 2 18 10

Türkçe 20 2 18 10

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
Alışılageldik bilginin kodunu açma, bilgiyi verilen şekliyle yorumlama, üzerinde düşünme ve değerlendirme anlayışı gelişir.2 0 2 0
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 0 5 0
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (noktalama) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (yazım) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Sözel mantıksal akıl yürütme ve muhakeme gücünü kullanır. 1 0 1 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0

Sözel (TAR) 10 0 10 0

Tarih 10 0 10 0

İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İTA.8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
İTA.8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
İTA.8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
İTA.8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 0 1 0
İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İTA.8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

DİN.8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
DİN.8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
DİN.8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
DİN.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
DİN.8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 2 0
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

İNG.8.4.1 Following phone conversations 1 0 1 0
İNG.8.3.3 Making simple inquiries 1 1 0 100
İNG.8.1.3  Making simple inquiries 1 0 1 0
İNG.8.2.3  Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 0 1 0
İNG.8.5.3 Making simple inquiries 1 0 1 0
İNG.8.2.3.Making simple inquiries 1 0 1 0
İNG.8.2.2.Expressing preferences 1 0 1 0
İNG.8.3.3.Making simple inquiries 1 0 1 0
İNG.8.3.1 Describing simple processes 1 0 1 0
İNG.8.3.2 Expressing preferences 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SILVER DENEME 7 (8S722)

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP LEYMUN 162 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
363,163 305,780 1 3 48 142 4329

Puanı Hesaplanan: 37 266 707 28249

Katılımlar: 10 37 266 708 28259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 4,67 5,23 10,85

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,60 4,51 7,13

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,53 5,37 8,22

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,57 3,04 6,44

Matematik 20 12 3 11,00 55 2,21 2,51 8,40

Fen 20 13 7 10,67 53 6,79 5,97 10,80

Toplam: 90 61 24 53,00 59 26,57 24,43 34,22

Sözel (TÜR) abAcdBcaDDBDdaBBAaBD

Cevap Anh. A DCABCBACDDBDACBBACBD

Sözel (TAR) DaaCABDCaD

Cevap Anh. A DBBCABDCCD

Sözel (DİN) CACDDCCBDD

Cevap Anh. A CACDDCCBDD

Sözel (İNG) cDCDBBdBAC

Cevap Anh. A BDCDBBABAC

Sayısal (MAT)  aBb cABCDDACB C  AD

Cevap Anh. A BCBDBAABCDDACBACDCAD

Sayısal (FEN) BDACcBbbDABaBADcBCbb

Cevap Anh. A BDACDBDADABCBADBBCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 9 55

Türkçe 20 11 9 55

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
Alışılageldik bilginin kodunu açma, bilgiyi verilen şekliyle yorumlama, üzerinde düşünme ve değerlendirme anlayışı gelişir.2 0 2 0
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Sözel mantıksal akıl yürütme ve muhakeme gücünü kullanır. 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (noktalama) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (yazım) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İTA.8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
İTA.8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İTA.8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
İTA.8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
İTA.8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

DİN.8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
DİN.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
DİN.8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
DİN.8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
DİN.8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

İNG.8.1.3  Making simple inquiries 1 0 1 0
İNG.8.2.3  Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 1 0 100
İNG.8.3.1 Describing simple processes 1 1 0 100
İNG.8.3.2 Expressing preferences 1 1 0 100
İNG.8.3.3 Making simple inquiries 1 1 0 100
İNG.8.4.1 Following phone conversations 1 1 0 100
İNG.8.5.3 Making simple inquiries 1 0 1 0
İNG.8.2.3.Making simple inquiries 1 1 0 100
İNG.8.2.2.Expressing preferences 1 1 0 100
İNG.8.3.3.Making simple inquiries 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 12 3 60

Matematik 20 12 3 60

M.8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
M.8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 1 0 50
M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
M.8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 1 0 50
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.M.8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
M.8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.
M.8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
M.8.1.3.2. Tamkare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
M.8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.3 2 0 67

Sayısal (FEN) 20 13 7 65

Fen 20 13 7 65

F.8.2.1.2. DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 0 2 0
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 0 2 0
F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
F.8.4.4.7. Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu tanımlar. 1 1 0 100
F.8.2.2.2 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçları hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder....... 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SILVER DENEME 7 (8S722)

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLAN BORAN 22 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
207,805 305,780 12 33 239 651 27776

Puanı Hesaplanan: 37 266 707 28249

Katılımlar: 12 37 266 708 28259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 6,17 5,23 10,85

Tarih 10 4 6 2,00 20 6,28 4,51 7,13

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 4,81 5,37 8,22

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 4,61 3,04 6,44

Matematik 20 0 1 -0,33 -2 2,36 2,51 8,40

Fen 20 6 14 1,33 7 6,09 5,97 10,80

Toplam: 90 19 52 1,67 2 29,61 24,43 34,22

Sözel (TÜR) bbdabCAacDcdaDcBAdbc

Cevap Anh. B CDBDACACBDACDDBBABCB

Sözel (TAR) aDbCDdbadC

Cevap Anh. B CDDCDBABBC

Sözel (DİN) dDaAccbbad

Cevap Anh. B CDCABDDDCC

Sözel (İNG) ddacAcbbac

Cevap Anh. B BBBDABACCD

Sayısal (MAT)      a              

Cevap Anh. B DBDCABACBDAACACBCBDD

Sayısal (FEN) adBDcdcBaBdcabaacBDc

Cevap Anh. B CABDAADBDBABCCDDBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
Alışılageldik bilginin kodunu açma, bilgiyi verilen şekliyle yorumlama, üzerinde düşünme ve değerlendirme anlayışı gelişir.2 0 2 0
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 3 40
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (noktalama) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (yazım) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Sözel mantıksal akıl yürütme ve muhakeme gücünü kullanır. 1 0 1 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İTA.8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
İTA.8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
İTA.8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
İTA.8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 0 1 0
İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İTA.8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

DİN.8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
DİN.8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
DİN.8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
DİN.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
DİN.8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 2 0
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

İNG.8.4.1 Following phone conversations 1 0 1 0
İNG.8.3.3 Making simple inquiries 1 0 1 0
İNG.8.1.3  Making simple inquiries 1 0 1 0
İNG.8.2.3  Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 0 1 0
İNG.8.5.3 Making simple inquiries 1 1 0 100
İNG.8.2.3.Making simple inquiries 1 0 1 0
İNG.8.2.2.Expressing preferences 1 0 1 0
İNG.8.3.3.Making simple inquiries 1 0 1 0
İNG.8.3.1 Describing simple processes 1 0 1 0
İNG.8.3.2 Expressing preferences 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 0 1 0

Matematik 20 0 1 0

M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 1 0
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 0 0 0
M.8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.3 0 0 0
M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.
M.8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
M.8.1.3.2. Tamkare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
M.8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
M.8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 0 0
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.M.8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
M.8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
M.8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30

F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
F.8.2.2.2 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçları hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder....... 1 0 1 0
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 0 2 0
F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
F.8.2.1.2. DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 2 1 1 50
F.8.4.4.7. Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu tanımlar. 1 0 1 0
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SILVER DENEME 7 (8S722)

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
DILGEŞ KILIÇASLAN 169 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
265,552 305,780 6 16 154 441 21525

Puanı Hesaplanan: 37 266 707 28249

Katılımlar: 12 37 266 708 28259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 6,17 5,23 10,85

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,28 4,51 7,13

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,81 5,37 8,22

İngilizce 10 9 1 8,67 87 4,61 3,04 6,44

Toplam: 90 35 14 30,33 34 29,61 24,43 34,22

Sözel (TÜR) cCbB dAbDDBccaBBcaBD

Cevap Anh. A DCABCBACDDBDACBBACBD

Sözel (TAR) DaBCABDCCD

Cevap Anh. A DBBCABDCCD

Sözel (DİN) CACbDCCaDb

Cevap Anh. A CACDDCCBDD

Sözel (İNG) BDCDBcABAC

Cevap Anh. A BDCDBBABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 9 50

Türkçe 20 10 9 50

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
Alışılageldik bilginin kodunu açma, bilgiyi verilen şekliyle yorumlama, üzerinde düşünme ve değerlendirme anlayışı gelişir.2 1 1 50
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 3 40
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Sözel mantıksal akıl yürütme ve muhakeme gücünü kullanır. 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (noktalama) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (yazım) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İTA.8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
İTA.8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İTA.8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
İTA.8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
İTA.8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

DİN.8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
DİN.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
DİN.8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
DİN.8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
DİN.8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 2 0
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

İNG.8.1.3  Making simple inquiries 1 1 0 100
İNG.8.2.3  Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 1 0 100
İNG.8.3.1 Describing simple processes 1 1 0 100
İNG.8.3.2 Expressing preferences 1 1 0 100
İNG.8.3.3 Making simple inquiries 1 1 0 100
İNG.8.4.1 Following phone conversations 1 0 1 0
İNG.8.5.3 Making simple inquiries 1 1 0 100
İNG.8.2.3.Making simple inquiries 1 1 0 100
İNG.8.2.2.Expressing preferences 1 1 0 100
İNG.8.3.3.Making simple inquiries 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SILVER DENEME 7 (8S722)

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ELVAN ARGIŞ 141 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
243,231 305,780 10 23 191 537 24889

Puanı Hesaplanan: 37 266 707 28249

Katılımlar: 12 37 266 708 28259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 6,17 5,23 10,85

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,28 4,51 7,13

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,81 5,37 8,22

İngilizce 10 5 5 3,33 33 4,61 3,04 6,44

Matematik 20 0 3 -1,00 -5 2,36 2,51 8,40

Fen 20 3 16 -2,33 -12 6,09 5,97 10,80

Toplam: 90 33 39 20,00 22 29,61 24,43 34,22

Sözel (TÜR) DbABdddCDaccAbBcACBD

Cevap Anh. A DCABCBACDDBDACBBACBD

Sözel (TAR) DBBCABbCCb

Cevap Anh. A DBBCABDCCD

Sözel (DİN) CAabDCCdDb

Cevap Anh. A CACDDCCBDD

Sözel (İNG) aaCDBBddAb

Cevap Anh. A BDCDBBABAC

Sayısal (MAT)             a     bc

Cevap Anh. A BCBDBAABCDDACBACDCAD

Sayısal (FEN) abdac acbcBdabaBcaDb

Cevap Anh. A BDACDBDADABCBADBBCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 9 55

Türkçe 20 11 9 55

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
Alışılageldik bilginin kodunu açma, bilgiyi verilen şekliyle yorumlama, üzerinde düşünme ve değerlendirme anlayışı gelişir.2 1 1 50
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 1 4 20
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Sözel mantıksal akıl yürütme ve muhakeme gücünü kullanır. 1 0 1 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (noktalama) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (yazım) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İTA.8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
İTA.8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İTA.8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
İTA.8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
İTA.8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

DİN.8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
DİN.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
DİN.8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
DİN.8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
DİN.8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 2 0
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

İNG.8.1.3  Making simple inquiries 1 0 1 0
İNG.8.2.3  Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 0 1 0
İNG.8.3.1 Describing simple processes 1 1 0 100
İNG.8.3.2 Expressing preferences 1 1 0 100
İNG.8.3.3 Making simple inquiries 1 1 0 100
İNG.8.4.1 Following phone conversations 1 1 0 100
İNG.8.5.3 Making simple inquiries 1 0 1 0
İNG.8.2.3.Making simple inquiries 1 0 1 0
İNG.8.2.2.Expressing preferences 1 1 0 100
İNG.8.3.3.Making simple inquiries 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 0 3 0

Matematik 20 0 3 0

M.8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
M.8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 0 0
M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
M.8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 0 0
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 0 0 0
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.M.8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
M.8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.
M.8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
M.8.1.3.2. Tamkare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
M.8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.3 0 2 0

Sayısal (FEN) 20 3 16 15

Fen 20 3 16 15

F.8.2.1.2. DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 2 0 1 0
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 0 2 0
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 0 2 0
F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
F.8.4.4.7. Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 0 1 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu tanımlar. 1 0 1 0
F.8.2.2.2 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçları hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder....... 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SILVER DENEME 7 (8S722)

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ÇİFTÇİ 148 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
247,403 305,780 8 21 186 521 23978

Puanı Hesaplanan: 37 266 707 28249

Katılımlar: 12 37 266 708 28259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 14 -0,67 -3 6,17 5,23 10,85

Tarih 10 8 1 7,67 77 6,28 4,51 7,13

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,81 5,37 8,22

İngilizce 10 5 5 3,33 33 4,61 3,04 6,44

Matematik 20 2 2 1,33 7 2,36 2,51 8,40

Fen 20 8 10 4,67 23 6,09 5,97 10,80

Toplam: 90 33 36 21,00 23 29,61 24,43 34,22

Sözel (TÜR)  caadCbaBDdbcaBddda 

Cevap Anh. B CDBDACACBDACDDBBABCB

Sözel (TAR) CDDCDcAB C

Cevap Anh. B CDDCDBABBC

Sözel (DİN) CbacBDDcCC

Cevap Anh. B CDCABDDDCC

Sözel (İNG) adBDcBACab

Cevap Anh. B BBBDABACCD

Sayısal (MAT)     cB       dC     

Cevap Anh. B DBDCABACBDAACACBCBDD

Sayısal (FEN)  ABabADdb ccCdcDBBbd

Cevap Anh. B CABDAADBDBABCCDDBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 14 20

Türkçe 20 4 14 20

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
Alışılageldik bilginin kodunu açma, bilgiyi verilen şekliyle yorumlama, üzerinde düşünme ve değerlendirme anlayışı gelişir.2 0 1 0
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 1 4 20
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 2 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (noktalama) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (yazım) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Sözel mantıksal akıl yürütme ve muhakeme gücünü kullanır. 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0

Sözel (TAR) 10 8 1 80

Tarih 10 8 1 80

İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İTA.8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
İTA.8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
İTA.8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İTA.8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İTA.8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

DİN.8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
DİN.8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
DİN.8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
DİN.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
DİN.8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

İNG.8.4.1 Following phone conversations 1 0 1 0
İNG.8.3.3 Making simple inquiries 1 0 1 0
İNG.8.1.3  Making simple inquiries 1 1 0 100
İNG.8.2.3  Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 1 0 100
İNG.8.5.3 Making simple inquiries 1 0 1 0
İNG.8.2.3.Making simple inquiries 1 1 0 100
İNG.8.2.2.Expressing preferences 1 1 0 100
İNG.8.3.3.Making simple inquiries 1 1 0 100
İNG.8.3.1 Describing simple processes 1 0 1 0
İNG.8.3.2 Expressing preferences 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 2 2 10

Matematik 20 2 2 10

M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 1 0 50
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 0 0 0
M.8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.3 0 1 0
M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.
M.8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
M.8.1.3.2. Tamkare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
M.8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
M.8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 0 0
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.M.8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
M.8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
M.8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 8 10 40

Fen 20 8 10 40

F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 0 1 0
F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
F.8.2.2.2 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçları hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder....... 1 0 1 0
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50
F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
F.8.2.1.2. DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 2 1 1 50
F.8.4.4.7. Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 0 0 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu tanımlar. 1 0 1 0
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SILVER DENEME 7 (8S722)

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ECRİN ÖZDEMİR 131 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
261,854 305,780 7 19 162 459 21659

Puanı Hesaplanan: 37 266 707 28249

Katılımlar: 12 37 266 708 28259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 6 8,00 40 6,17 5,23 10,85

Tarih 10 5 5 3,33 33 6,28 4,51 7,13

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,81 5,37 8,22

İngilizce 10 8 2 7,33 73 4,61 3,04 6,44

Matematik 20 1 3 0,00 0 2,36 2,51 8,40

Fen 20 5 12 1,00 5 6,09 5,97 10,80

Toplam: 90 36 31 25,67 29 29,61 24,43 34,22

Sözel (TÜR) CDBDA cC b dD aBAadB

Cevap Anh. B CDBDACACBDACDDBBABCB

Sözel (TAR) dcDdbBABdC

Cevap Anh. B CDDCDBABBC

Sözel (DİN) CDdABDcDdC

Cevap Anh. B CDCABDDDCC

Sözel (İNG) BBdDcBACCD

Cevap Anh. B BBBDABACCD

Sayısal (MAT) D   c b  c          

Cevap Anh. B DBDCABACBDAACACBCBDD

Sayısal (FEN) bABc cDabcbda aDcB c

Cevap Anh. B CABDAADBDBABCCDDBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 6 50

Türkçe 20 10 6 50

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
Alışılageldik bilginin kodunu açma, bilgiyi verilen şekliyle yorumlama, üzerinde düşünme ve değerlendirme anlayışı gelişir.2 2 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 1 40
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (noktalama) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (yazım) 1 0 0 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Sözel mantıksal akıl yürütme ve muhakeme gücünü kullanır. 1 0 1 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İTA.8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
İTA.8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
İTA.8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İTA.8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İTA.8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

DİN.8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
DİN.8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
DİN.8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
DİN.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
DİN.8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

İNG.8.4.1 Following phone conversations 1 1 0 100
İNG.8.3.3 Making simple inquiries 1 1 0 100
İNG.8.1.3  Making simple inquiries 1 0 1 0
İNG.8.2.3  Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 1 0 100
İNG.8.5.3 Making simple inquiries 1 0 1 0
İNG.8.2.3.Making simple inquiries 1 1 0 100
İNG.8.2.2.Expressing preferences 1 1 0 100
İNG.8.3.3.Making simple inquiries 1 1 0 100
İNG.8.3.1 Describing simple processes 1 1 0 100
İNG.8.3.2 Expressing preferences 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 1 3 5

Matematik 20 1 3 5

M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 0 0
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 0 0 0
M.8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.3 0 1 0
M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.
M.8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
M.8.1.3.2. Tamkare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
M.8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
M.8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 0 0
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.M.8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
M.8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
M.8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 5 12 25

Fen 20 5 12 25

F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 0 1 0
F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
F.8.2.2.2 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçları hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder....... 1 0 0 0
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 0 2 0
F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
F.8.2.1.2. DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 2 1 1 50
F.8.4.4.7. Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 0 1 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu tanımlar. 1 0 1 0
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SILVER DENEME 7 (8S722)

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HABİP AKYOL 232 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
268,435 305,780 5 15 146 427 20887

Puanı Hesaplanan: 37 266 707 28249

Katılımlar: 12 37 266 708 28259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 5 7,33 37 6,17 5,23 10,85

Tarih 10 5 2 4,33 43 6,28 4,51 7,13

Din K.ve A.B. 10 3 4 1,67 17 4,81 5,37 8,22

İngilizce 10 2 3 1,00 10 4,61 3,04 6,44

Matematik 20 2 1 1,67 8 2,36 2,51 8,40

Fen 20 6 2 5,33 27 6,09 5,97 10,80

Toplam: 90 27 17 21,33 24 29,61 24,43 34,22

Sözel (TÜR) D Aca AdDD cA cBAC  

Cevap Anh. A DCABCBACDDBDACBBACBD

Sözel (TAR) ca CA DC D

Cevap Anh. A DBBCABDCCD

Sözel (DİN) CAa abCc  

Cevap Anh. A CACDDCCBDD

Sözel (İNG) B  aa A b 

Cevap Anh. A BDCDBBABAC

Sayısal (MAT) BbB                 

Cevap Anh. A BCBDBAABCDDACBACDCAD

Sayısal (FEN)  DdC B  D Bb   B    

Cevap Anh. A BDACDBDADABCBADBBCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 5 45

Türkçe 20 9 5 45

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
Alışılageldik bilginin kodunu açma, bilgiyi verilen şekliyle yorumlama, üzerinde düşünme ve değerlendirme anlayışı gelişir.2 1 0 50
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 1 33
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 1 2 20
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Sözel mantıksal akıl yürütme ve muhakeme gücünü kullanır. 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (noktalama) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (yazım) 1 0 0 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 5 2 50

Tarih 10 5 2 50

İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İTA.8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
İTA.8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İTA.8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 0 0 0
İTA.8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
İTA.8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 0 0
İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 3 4 30

Din K.ve A.B. 10 3 4 30

DİN.8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
DİN.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
DİN.8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
DİN.8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 0 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
DİN.8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 1 0
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 2 3 20

İngilizce 10 2 3 20

İNG.8.1.3  Making simple inquiries 1 1 0 100
İNG.8.2.3  Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 0 0 0
İNG.8.3.1 Describing simple processes 1 0 0 0
İNG.8.3.2 Expressing preferences 1 0 1 0
İNG.8.3.3 Making simple inquiries 1 0 1 0
İNG.8.4.1 Following phone conversations 1 0 0 0
İNG.8.5.3 Making simple inquiries 1 1 0 100
İNG.8.2.3.Making simple inquiries 1 0 0 0
İNG.8.2.2.Expressing preferences 1 0 1 0
İNG.8.3.3.Making simple inquiries 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 2 1 10

Matematik 20 2 1 10

M.8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
M.8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 0 0
M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
M.8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 0 0
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 0 0 0
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.M.8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
M.8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.
M.8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
M.8.1.3.2. Tamkare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
M.8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.3 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 6 2 30

Fen 20 6 2 30

F.8.2.1.2. DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 0 0
F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 1 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 0 0 0
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 0 1 0
F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 2 0 0 0
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
F.8.4.4.7. Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 0 0 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu tanımlar. 1 0 0 0
F.8.2.2.2 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçları hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder....... 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SILVER DENEME 7 (8S722)

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HANDAN MUSLU 143 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
321,120 305,780 3 6 87 254 8146

Puanı Hesaplanan: 37 266 707 28249

Katılımlar: 12 37 266 708 28259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 6,17 5,23 10,85

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,28 4,51 7,13

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,81 5,37 8,22

İngilizce 10 9 1 8,67 87 4,61 3,04 6,44

Matematik 20 1 2 0,33 2 2,36 2,51 8,40

Fen 20 15 5 13,33 67 6,09 5,97 10,80

Toplam: 90 51 22 43,67 49 29,61 24,43 34,22

Sözel (TÜR) bDcbAaACBaAaDcBBABaB

Cevap Anh. B CDBDACACBDACDDBBABCB

Sözel (TAR) dcDCbBABBC

Cevap Anh. B CDDCDBABBC

Sözel (DİN) CDCAaDcaCC

Cevap Anh. B CDCABDDDCC

Sözel (İNG) cBBDABACCD

Cevap Anh. B BBBDABACCD

Sayısal (MAT)        ad  A        

Cevap Anh. B DBDCABACBDAACACBCBDD

Sayısal (FEN) dABDcADBDBABCCaDBBac

Cevap Anh. B CABDAADBDBABCCDDBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 8 60

Türkçe 20 12 8 60

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
Alışılageldik bilginin kodunu açma, bilgiyi verilen şekliyle yorumlama, üzerinde düşünme ve değerlendirme anlayışı gelişir.2 1 1 50
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 0 5 0
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (noktalama) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (yazım) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Sözel mantıksal akıl yürütme ve muhakeme gücünü kullanır. 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İTA.8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
İTA.8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
İTA.8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İTA.8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İTA.8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

DİN.8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
DİN.8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
DİN.8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
DİN.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
DİN.8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 2 0
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

İNG.8.4.1 Following phone conversations 1 0 1 0
İNG.8.3.3 Making simple inquiries 1 1 0 100
İNG.8.1.3  Making simple inquiries 1 1 0 100
İNG.8.2.3  Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 1 0 100
İNG.8.5.3 Making simple inquiries 1 1 0 100
İNG.8.2.3.Making simple inquiries 1 1 0 100
İNG.8.2.2.Expressing preferences 1 1 0 100
İNG.8.3.3.Making simple inquiries 1 1 0 100
İNG.8.3.1 Describing simple processes 1 1 0 100
İNG.8.3.2 Expressing preferences 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 1 2 5

Matematik 20 1 2 5

M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 0 0
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 0 0 0
M.8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.3 0 0 0
M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.
M.8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
M.8.1.3.2. Tamkare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
M.8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
M.8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.M.8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
M.8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
M.8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 15 5 75

Fen 20 15 5 75

F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 0 2 0
F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
F.8.2.2.2 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçları hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder....... 1 0 1 0
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50
F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
F.8.2.1.2. DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 2 2 0 100
F.8.4.4.7. Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu tanımlar. 1 1 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SILVER DENEME 7 (8S722)

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSNA KEKLİK 121 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
307,790 305,780 4 7 98 290 9779

Puanı Hesaplanan: 37 266 707 28249

Katılımlar: 12 37 266 708 28259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 6,17 5,23 10,85

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,28 4,51 7,13

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,81 5,37 8,22

İngilizce 10 7 3 6,00 60 4,61 3,04 6,44

Matematik 20 2 2 1,33 7 2,36 2,51 8,40

Fen 20 10 8 7,33 37 6,09 5,97 10,80

Toplam: 90 48 23 40,33 45 29,61 24,43 34,22

Sözel (TÜR) DbABdBAaDacDAbcBACB 

Cevap Anh. A DCABCBACDDBDACBBACBD

Sözel (TAR) DBaCdBDCCD

Cevap Anh. A DBBCABDCCD

Sözel (DİN) CACDDCCBDc

Cevap Anh. A CACDDCCBDD

Sözel (İNG) BaCDBacBAC

Cevap Anh. A BDCDBBABAC

Sayısal (MAT)        B    C d    c

Cevap Anh. A BCBDBAABCDDACBACDCAD

Sayısal (FEN) abdCaB ADAcdB DcBCbA

Cevap Anh. A BDACDBDADABCBADBBCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 7 60

Türkçe 20 12 7 60

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
Alışılageldik bilginin kodunu açma, bilgiyi verilen şekliyle yorumlama, üzerinde düşünme ve değerlendirme anlayışı gelişir.2 1 1 50
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 1 4 20
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Sözel mantıksal akıl yürütme ve muhakeme gücünü kullanır. 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (noktalama) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (yazım) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İTA.8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
İTA.8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
İTA.8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
İTA.8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
İTA.8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

DİN.8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
DİN.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
DİN.8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
DİN.8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
DİN.8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

İNG.8.1.3  Making simple inquiries 1 1 0 100
İNG.8.2.3  Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 0 1 0
İNG.8.3.1 Describing simple processes 1 1 0 100
İNG.8.3.2 Expressing preferences 1 1 0 100
İNG.8.3.3 Making simple inquiries 1 1 0 100
İNG.8.4.1 Following phone conversations 1 0 1 0
İNG.8.5.3 Making simple inquiries 1 0 1 0
İNG.8.2.3.Making simple inquiries 1 1 0 100
İNG.8.2.2.Expressing preferences 1 1 0 100
İNG.8.3.3.Making simple inquiries 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 2 2 10

Matematik 20 2 2 10

M.8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
M.8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 1 0 50
M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
M.8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 0 0
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 0 0 0
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.M.8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
M.8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.
M.8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
M.8.1.3.2. Tamkare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
M.8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.3 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 10 8 50

Fen 20 10 8 50

F.8.2.1.2. DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 1 0
F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 0 1 0
F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 2 0
F.8.4.4.7. Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu tanımlar. 1 1 0 100
F.8.2.2.2 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçları hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder....... 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SILVER DENEME 7 (8S722)

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MELTEM AKTAR 137 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
247,233 305,780 9 22 187 523 23982

Puanı Hesaplanan: 37 266 707 28249

Katılımlar: 12 37 266 708 28259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 11 0,33 2 6,17 5,23 10,85

Tarih 10 7 1 6,67 67 6,28 4,51 7,13

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 4,81 5,37 8,22

İngilizce 10 2 7 -0,33 -3 4,61 3,04 6,44

Matematik 20 3 1 2,67 13 2,36 2,51 8,40

Fen 20 8 10 4,67 23 6,09 5,97 10,80

Toplam: 90 28 34 16,67 19 29,61 24,43 34,22

Sözel (TÜR) DbddddbaDc  d  dAaB 

Cevap Anh. A DCABCBACDDBDACBBACBD

Sözel (TAR) D BCdBD CD

Cevap Anh. A DBBCABDCCD

Sözel (DİN)  dC DaCcDc

Cevap Anh. A CACDDCCBDD

Sözel (İNG) caa BacaAb

Cevap Anh. A BDCDBBABAC

Sayısal (MAT)   c    BCD          

Cevap Anh. A BCBDBAABCDDACBACDCAD

Sayısal (FEN) acdCa  dDbBbBcDdBCDc

Cevap Anh. A BDACDBDADABCBADBBCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 11 20

Türkçe 20 4 11 20

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
Alışılageldik bilginin kodunu açma, bilgiyi verilen şekliyle yorumlama, üzerinde düşünme ve değerlendirme anlayışı gelişir.2 1 1 50
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 0 2 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Sözel mantıksal akıl yürütme ve muhakeme gücünü kullanır. 1 0 1 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (noktalama) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (yazım) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 7 1 70

Tarih 10 7 1 70

İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 0 0
İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İTA.8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
İTA.8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
İTA.8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
İTA.8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
İTA.8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 4 4 40

Din K.ve A.B. 10 4 4 40

DİN.8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 0 0
DİN.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
DİN.8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
DİN.8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 0 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
DİN.8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 2 0
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 2 7 20

İngilizce 10 2 7 20

İNG.8.1.3  Making simple inquiries 1 0 1 0
İNG.8.2.3  Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 0 1 0
İNG.8.3.1 Describing simple processes 1 0 1 0
İNG.8.3.2 Expressing preferences 1 0 0 0
İNG.8.3.3 Making simple inquiries 1 1 0 100
İNG.8.4.1 Following phone conversations 1 0 1 0
İNG.8.5.3 Making simple inquiries 1 0 1 0
İNG.8.2.3.Making simple inquiries 1 0 1 0
İNG.8.2.2.Expressing preferences 1 1 0 100
İNG.8.3.3.Making simple inquiries 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 3 1 15

Matematik 20 3 1 15

M.8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
M.8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 1 0 50
M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
M.8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 0 0 0
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.M.8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
M.8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.
M.8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
M.8.1.3.2. Tamkare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
M.8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.3 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 8 10 40

Fen 20 8 10 40

F.8.2.1.2. DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 2 0 1 0
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 0 2 0
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 0 1 0
F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
F.8.4.4.7. Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu tanımlar. 1 1 0 100
F.8.2.2.2 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçları hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder....... 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SILVER DENEME 7 (8S722)

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED İTAH 168 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
440,816 305,780 1 2 10 22 1029

Puanı Hesaplanan: 37 266 707 28249

Katılımlar: 12 37 266 708 28259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 6,17 5,23 10,85

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,28 4,51 7,13

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,81 5,37 8,22

İngilizce 10 9 1 8,67 87 4,61 3,04 6,44

Matematik 20 19 1 18,67 93 2,36 2,51 8,40

Fen 20 19 1 18,67 93 6,09 5,97 10,80

Toplam: 90 76 14 71,33 79 29,61 24,43 34,22

Sözel (TÜR) cCbBaBAaDDaDACBBAaBb

Cevap Anh. A DCABCBACDDBDACBBACBD

Sözel (TAR) DaBdABDCaD

Cevap Anh. A DBBCABDCCD

Sözel (DİN) CACDDCCBDa

Cevap Anh. A CACDDCCBDD

Sözel (İNG) BaCDBBABAC

Cevap Anh. A BDCDBBABAC

Sayısal (MAT) BCBDBAABCDaACBACDCAD

Cevap Anh. A BCBDBAABCDDACBACDCAD

Sayısal (FEN) BDACDBcADABCBADBBCDA

Cevap Anh. A BDACDBDADABCBADBBCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
Alışılageldik bilginin kodunu açma, bilgiyi verilen şekliyle yorumlama, üzerinde düşünme ve değerlendirme anlayışı gelişir.2 1 1 50
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Sözel mantıksal akıl yürütme ve muhakeme gücünü kullanır. 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (noktalama) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (yazım) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İTA.8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
İTA.8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İTA.8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
İTA.8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
İTA.8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

DİN.8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
DİN.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
DİN.8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
DİN.8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
DİN.8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

İNG.8.1.3  Making simple inquiries 1 1 0 100
İNG.8.2.3  Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 0 1 0
İNG.8.3.1 Describing simple processes 1 1 0 100
İNG.8.3.2 Expressing preferences 1 1 0 100
İNG.8.3.3 Making simple inquiries 1 1 0 100
İNG.8.4.1 Following phone conversations 1 1 0 100
İNG.8.5.3 Making simple inquiries 1 1 0 100
İNG.8.2.3.Making simple inquiries 1 1 0 100
İNG.8.2.2.Expressing preferences 1 1 0 100
İNG.8.3.3.Making simple inquiries 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 19 1 95

Matematik 20 19 1 95

M.8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
M.8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 2 0 100
M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
M.8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 1 1 50
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.M.8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
M.8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.
M.8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
M.8.1.3.2. Tamkare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
M.8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.3 3 0 100

Sayısal (FEN) 20 19 1 95

Fen 20 19 1 95

F.8.2.1.2. DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
F.8.4.4.7. Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu tanımlar. 1 1 0 100
F.8.2.2.2 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçları hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder....... 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SILVER DENEME 7 (8S722)

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NURSENA PAÇAL 132 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
341,279 305,780 2 5 62 196 7023

Puanı Hesaplanan: 37 266 707 28249

Katılımlar: 12 37 266 708 28259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 6,17 5,23 10,85

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,28 4,51 7,13

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 4,81 5,37 8,22

İngilizce 10 10 0 10,00 100 4,61 3,04 6,44

Matematik 20 2 3 1,00 5 2,36 2,51 8,40

Fen 20 15 4 13,67 68 6,09 5,97 10,80

Toplam: 90 59 15 54,00 60 29,61 24,43 34,22

Sözel (TÜR) CDBcAacbBDAaDbBBdBdB

Cevap Anh. B CDBDACACBDACDDBBABCB

Sözel (TAR) CDDCDBABBC

Cevap Anh. B CDDCDBABBC

Sözel (DİN) CDCABDDDCC

Cevap Anh. B CDCABDDDCC

Sözel (İNG) BBBDABACCD

Cevap Anh. B BBBDABACCD

Sayısal (MAT) Dcc  B         c    

Cevap Anh. B DBDCABACBDAACACBCBDD

Sayısal (FEN) CbBDcdDBDBABCdDDBB A

Cevap Anh. B CABDAADBDBABCCDDBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 8 60

Türkçe 20 12 8 60

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
Alışılageldik bilginin kodunu açma, bilgiyi verilen şekliyle yorumlama, üzerinde düşünme ve değerlendirme anlayışı gelişir.2 2 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 1 4 20
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (noktalama) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (yazım) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Sözel mantıksal akıl yürütme ve muhakeme gücünü kullanır. 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0

Sözel (TAR) 10 10 0 100

Tarih 10 10 0 100

İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İTA.8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
İTA.8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
İTA.8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İTA.8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İTA.8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

DİN.8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
DİN.8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
DİN.8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
DİN.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
DİN.8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

İNG.8.4.1 Following phone conversations 1 1 0 100
İNG.8.3.3 Making simple inquiries 1 1 0 100
İNG.8.1.3  Making simple inquiries 1 1 0 100
İNG.8.2.3  Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 1 0 100
İNG.8.5.3 Making simple inquiries 1 1 0 100
İNG.8.2.3.Making simple inquiries 1 1 0 100
İNG.8.2.2.Expressing preferences 1 1 0 100
İNG.8.3.3.Making simple inquiries 1 1 0 100
İNG.8.3.1 Describing simple processes 1 1 0 100
İNG.8.3.2 Expressing preferences 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 2 3 10

Matematik 20 2 3 10

M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 1 1 50
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 0 1 0
M.8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.3 0 0 0
M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.
M.8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
M.8.1.3.2. Tamkare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
M.8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
M.8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 0 0
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.M.8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
M.8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
M.8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 15 4 75

Fen 20 15 4 75

F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 0 50
F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
F.8.2.2.2 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçları hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder....... 1 0 1 0
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50
F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
F.8.2.1.2. DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 2 2 0 100
F.8.4.4.7. Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu tanımlar. 1 1 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SILVER DENEME 7 (8S722)

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SAEET GÜZEL 177 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
223,806 305,780 11 29 217 597 26619

Puanı Hesaplanan: 37 266 707 28249

Katılımlar: 12 37 266 708 28259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 10 3,67 18 6,17 5,23 10,85

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,28 4,51 7,13

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 4,81 5,37 8,22

İngilizce 10 3 7 0,67 7 4,61 3,04 6,44

Matematik 20 3 8 0,33 2 2,36 2,51 8,40

Fen 20 4 14 -0,67 -3 6,09 5,97 10,80

Toplam: 90 26 50 9,33 10 29,61 24,43 34,22

Sözel (TÜR) CcBDA bbaabCD ac adB

Cevap Anh. B CDBDACACBDACDDBBABCB

Sözel (TAR) CDbCDBcBaC

Cevap Anh. B CDDCDBABBC

Sözel (DİN) abbAdcDaab

Cevap Anh. B CDCABDDDCC

Sözel (İNG) cBdDbccabD

Cevap Anh. B BBBDABACCD

Sayısal (MAT) adDac    acAbdC     

Cevap Anh. B DBDCABACBDAACACBCBDD

Sayısal (FEN) dAdacbacaadBabaDBa  

Cevap Anh. B CABDAADBDBABCCDDBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 10 35

Türkçe 20 7 10 35

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
Alışılageldik bilginin kodunu açma, bilgiyi verilen şekliyle yorumlama, üzerinde düşünme ve değerlendirme anlayışı gelişir.2 1 1 50
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 0 60
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (noktalama) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (yazım) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Sözel mantıksal akıl yürütme ve muhakeme gücünü kullanır. 1 0 1 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İTA.8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
İTA.8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
İTA.8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
İTA.8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İTA.8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

DİN.8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
DİN.8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
DİN.8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
DİN.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
DİN.8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

İNG.8.4.1 Following phone conversations 1 0 1 0
İNG.8.3.3 Making simple inquiries 1 1 0 100
İNG.8.1.3  Making simple inquiries 1 0 1 0
İNG.8.2.3  Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 1 0 100
İNG.8.5.3 Making simple inquiries 1 0 1 0
İNG.8.2.3.Making simple inquiries 1 0 1 0
İNG.8.2.2.Expressing preferences 1 0 1 0
İNG.8.3.3.Making simple inquiries 1 0 1 0
İNG.8.3.1 Describing simple processes 1 0 1 0
İNG.8.3.2 Expressing preferences 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 3 8 15

Matematik 20 3 8 15

M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 1 0
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 1 0 50
M.8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.3 0 3 0
M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.
M.8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
M.8.1.3.2. Tamkare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
M.8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
M.8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.M.8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
M.8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
M.8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 4 14 20

Fen 20 4 14 20

F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 0 1 0
F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
F.8.2.2.2 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçları hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder....... 1 0 1 0
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 0 2 0
F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
F.8.2.1.2. DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 2 0 2 0
F.8.4.4.7. Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 0 1 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu tanımlar. 1 1 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 1 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SILVER DENEME 7 (8S722)

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT HARHAR 74 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
256,805 305,780 6 20 172 479 22630

Puanı Hesaplanan: 37 266 707 28249

Katılımlar: 14 37 266 708 28259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 5 9,33 47 4,83 5,23 10,85

Tarih 10 4 4 2,67 27 3,11 4,51 7,13

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,36 5,37 8,22

İngilizce 10 4 5 2,33 23 1,56 3,04 6,44

Toplam: 90 27 16 21,67 24 19,98 24,43 34,22

Sözel (TÜR) CDBDAbACaDAaD a dB  

Cevap Anh. B CDBDACACBDACDDBBABCB

Sözel (TAR) CD dbBd Bd

Cevap Anh. B CDDCDBABBC

Sözel (DİN) CbCABDcDCC

Cevap Anh. B CDCABDDDCC

Sözel (İNG) ad DcdACCa

Cevap Anh. B BBBDABACCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 5 55

Türkçe 20 11 5 55

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
Alışılageldik bilginin kodunu açma, bilgiyi verilen şekliyle yorumlama, üzerinde düşünme ve değerlendirme anlayışı gelişir.2 2 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 2 40
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 0 67
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (noktalama) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (yazım) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Sözel mantıksal akıl yürütme ve muhakeme gücünü kullanır. 1 0 1 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0

Sözel (TAR) 10 4 4 40

Tarih 10 4 4 40

İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İTA.8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 0 0
İTA.8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
İTA.8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
İTA.8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 0 0 0
İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İTA.8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

DİN.8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
DİN.8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
DİN.8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
DİN.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
DİN.8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 4 5 40

İngilizce 10 4 5 40

İNG.8.4.1 Following phone conversations 1 0 1 0
İNG.8.3.3 Making simple inquiries 1 0 1 0
İNG.8.1.3  Making simple inquiries 1 0 0 0
İNG.8.2.3  Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 1 0 100
İNG.8.5.3 Making simple inquiries 1 0 1 0
İNG.8.2.3.Making simple inquiries 1 0 1 0
İNG.8.2.2.Expressing preferences 1 1 0 100
İNG.8.3.3.Making simple inquiries 1 1 0 100
İNG.8.3.1 Describing simple processes 1 1 0 100
İNG.8.3.2 Expressing preferences 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SILVER DENEME 7 (8S722)

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
CENNET TEKE 201 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
210,302 305,780 11 32 236 646 27460

Puanı Hesaplanan: 37 266 707 28249

Katılımlar: 14 37 266 708 28259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 14 -0,67 -3 4,83 5,23 10,85

Tarih 10 4 6 2,00 20 3,11 4,51 7,13

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,36 5,37 8,22

İngilizce 10 0 1 -0,33 -3 1,56 3,04 6,44

Toplam: 90 15 24 7,00 8 19,98 24,43 34,22

Sözel (TÜR) bCAdaBbdc a cdBccdab

Cevap Anh. A DCABCBACDDBDACBBACBD

Sözel (TAR) DBcddabdCD

Cevap Anh. A DBBCABDCCD

Sözel (DİN) CACbDaCBDc

Cevap Anh. A CACDDCCBDD

Sözel (İNG)         b 

Cevap Anh. A BDCDBBABAC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 14 20

Türkçe 20 4 14 20

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
Alışılageldik bilginin kodunu açma, bilgiyi verilen şekliyle yorumlama, üzerinde düşünme ve değerlendirme anlayışı gelişir.2 1 1 50
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 0 3 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Sözel mantıksal akıl yürütme ve muhakeme gücünü kullanır. 1 0 1 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (noktalama) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (yazım) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İTA.8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
İTA.8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
İTA.8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 0 1 0
İTA.8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
İTA.8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

DİN.8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
DİN.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
DİN.8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
DİN.8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
DİN.8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 0 1 0

İngilizce 10 0 1 0

İNG.8.1.3  Making simple inquiries 1 0 0 0
İNG.8.2.3  Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 0 0 0
İNG.8.3.1 Describing simple processes 1 0 0 0
İNG.8.3.2 Expressing preferences 1 0 0 0
İNG.8.3.3 Making simple inquiries 1 0 0 0
İNG.8.4.1 Following phone conversations 1 0 0 0
İNG.8.5.3 Making simple inquiries 1 0 0 0
İNG.8.2.3.Making simple inquiries 1 0 0 0
İNG.8.2.2.Expressing preferences 1 0 1 0
İNG.8.3.3.Making simple inquiries 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SILVER DENEME 7 (8S722)

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF AYDIN 262 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
265,125 305,780 5 18 157 446 21542

Puanı Hesaplanan: 37 266 707 28249

Katılımlar: 14 37 266 708 28259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 8 4,33 22 4,83 5,23 10,85

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,36 5,37 8,22

İngilizce 10 5 1 4,67 47 1,56 3,04 6,44

Fen 20 11 6 9,00 45 5,24 5,97 10,80

Toplam: 90 29 19 22,67 25 19,98 24,43 34,22

Sözel (TÜR) CbaDcaACBbAaca B    

Cevap Anh. B CDBDACACBDACDDBBABCB

Sözel (DİN) aaCAcDaDCC

Cevap Anh. B CDCABDDDCC

Sözel (İNG)  B D BA Cc

Cevap Anh. B BBBDABACCD

Sayısal (FEN) ddBDcbDBDBcB CDDB  d

Cevap Anh. B CABDAADBDBABCCDDBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR DİN İNG FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 8 35

Türkçe 20 7 8 35

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
Alışılageldik bilginin kodunu açma, bilgiyi verilen şekliyle yorumlama, üzerinde düşünme ve değerlendirme anlayışı gelişir.2 1 1 50
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 1 4 20
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 1 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (noktalama) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (yazım) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Sözel mantıksal akıl yürütme ve muhakeme gücünü kullanır. 1 0 0 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 0 0

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

DİN.8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
DİN.8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
DİN.8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
DİN.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
DİN.8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 2 0
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 5 1 50

İngilizce 10 5 1 50

İNG.8.4.1 Following phone conversations 1 0 0 0
İNG.8.3.3 Making simple inquiries 1 1 0 100
İNG.8.1.3  Making simple inquiries 1 0 0 0
İNG.8.2.3  Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 1 0 100
İNG.8.5.3 Making simple inquiries 1 0 0 0
İNG.8.2.3.Making simple inquiries 1 1 0 100
İNG.8.2.2.Expressing preferences 1 1 0 100
İNG.8.3.3.Making simple inquiries 1 0 0 0
İNG.8.3.1 Describing simple processes 1 1 0 100
İNG.8.3.2 Expressing preferences 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 11 6 55

Fen 20 11 6 55

F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 0 1 0
F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
F.8.2.2.2 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçları hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder....... 1 0 1 0
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50
F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
F.8.2.1.2. DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 2 1 0 50
F.8.4.4.7. Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu tanımlar. 1 1 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 1 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SILVER DENEME 7 (8S722)

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE SENA EGİLMEZ 194 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
238,522 305,780 7 25 199 551 25246

Puanı Hesaplanan: 37 266 707 28249

Katılımlar: 14 37 266 708 28259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 4,83 5,23 10,85

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 3,11 4,51 7,13

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,36 5,37 8,22

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 1,56 3,04 6,44

Matematik 20 4 8 1,33 7 3,10 2,51 8,40

Fen 20 9 10 5,67 28 5,24 5,97 10,80

Toplam: 90 29 52 11,67 13 19,98 24,43 34,22

Sözel (TÜR) DCdcdcddbadDAbBBcacb

Cevap Anh. A DCABCBACDDBDACBBACBD

Sözel (TAR) DcaCcabaaa

Cevap Anh. A DBBCABDCCD

Sözel (DİN) bACbDCCBDb

Cevap Anh. A CACDDCCBDD

Sözel (İNG) daaaacAaba

Cevap Anh. A BDCDBBABAC

Sayısal (MAT) Badca c aD  C  b  cD

Cevap Anh. A BCBDBAABCDDACBACDCAD

Sayısal (FEN) cDd aBadDABCBbDBcacb

Cevap Anh. A BDACDBDADABCBADBBCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
Alışılageldik bilginin kodunu açma, bilgiyi verilen şekliyle yorumlama, üzerinde düşünme ve değerlendirme anlayışı gelişir.2 2 0 100
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 1 4 20
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Sözel mantıksal akıl yürütme ve muhakeme gücünü kullanır. 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (noktalama) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (yazım) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 2 8 20

Tarih 10 2 8 20

İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İTA.8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
İTA.8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
İTA.8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 0 1 0
İTA.8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
İTA.8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

DİN.8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
DİN.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
DİN.8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
DİN.8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
DİN.8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

İNG.8.1.3  Making simple inquiries 1 0 1 0
İNG.8.2.3  Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 0 1 0
İNG.8.3.1 Describing simple processes 1 0 1 0
İNG.8.3.2 Expressing preferences 1 0 1 0
İNG.8.3.3 Making simple inquiries 1 0 1 0
İNG.8.4.1 Following phone conversations 1 0 1 0
İNG.8.5.3 Making simple inquiries 1 1 0 100
İNG.8.2.3.Making simple inquiries 1 0 1 0
İNG.8.2.2.Expressing preferences 1 0 1 0
İNG.8.3.3.Making simple inquiries 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 4 8 20

Matematik 20 4 8 20

M.8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
M.8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 1 0
M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
M.8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 0 0 0
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.M.8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
M.8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.
M.8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
M.8.1.3.2. Tamkare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
M.8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.3 1 1 33

Sayısal (FEN) 20 9 10 45

Fen 20 9 10 45

F.8.2.1.2. DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 0 0
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 0 2 0
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
F.8.4.4.7. Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu tanımlar. 1 0 1 0
F.8.2.2.2 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçları hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder....... 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SILVER DENEME 7 (8S722)

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ESMANUR KELEŞ 58 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
236,917 305,780 8 26 200 560 25552

Puanı Hesaplanan: 37 266 707 28249

Katılımlar: 14 37 266 708 28259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 4,83 5,23 10,85

Tarih 10 5 5 3,33 33 3,11 4,51 7,13

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,36 5,37 8,22

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,56 3,04 6,44

Matematik 20 1 4 -0,33 -2 3,10 2,51 8,40

Fen 20 9 11 5,33 27 5,24 5,97 10,80

Toplam: 90 31 44 16,33 18 19,98 24,43 34,22

Sözel (TÜR) bDcbAdcaBacabacBAada

Cevap Anh. B CDBDACACBDACDDBBABCB

Sözel (TAR) CDDCcBcdab

Cevap Anh. B CDDCDBABBC

Sözel (DİN) CbCAdDDcCC

Cevap Anh. B CDCABDDDCC

Sözel (İNG) ccaDABbCac

Cevap Anh. B BBBDABACCD

Sayısal (MAT) b      a  c  A    c 

Cevap Anh. B DBDCABACBDAACACBCBDD

Sayısal (FEN) CABaAcDcDBddbCbacBad

Cevap Anh. B CABDAADBDBABCCDDBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 15 25

Türkçe 20 5 15 25

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
Alışılageldik bilginin kodunu açma, bilgiyi verilen şekliyle yorumlama, üzerinde düşünme ve değerlendirme anlayışı gelişir.2 1 1 50
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 0 5 0
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (noktalama) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (yazım) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Sözel mantıksal akıl yürütme ve muhakeme gücünü kullanır. 1 0 1 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İTA.8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
İTA.8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
İTA.8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
İTA.8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 0 1 0
İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İTA.8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

DİN.8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
DİN.8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
DİN.8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
DİN.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
DİN.8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

İNG.8.4.1 Following phone conversations 1 0 1 0
İNG.8.3.3 Making simple inquiries 1 0 1 0
İNG.8.1.3  Making simple inquiries 1 0 1 0
İNG.8.2.3  Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 1 0 100
İNG.8.5.3 Making simple inquiries 1 1 0 100
İNG.8.2.3.Making simple inquiries 1 1 0 100
İNG.8.2.2.Expressing preferences 1 0 1 0
İNG.8.3.3.Making simple inquiries 1 1 0 100
İNG.8.3.1 Describing simple processes 1 0 1 0
İNG.8.3.2 Expressing preferences 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 1 4 5

Matematik 20 1 4 5

M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 0 0
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 0 0 0
M.8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.3 1 0 33
M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.
M.8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
M.8.1.3.2. Tamkare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
M.8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
M.8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.M.8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
M.8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
M.8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 9 11 45

Fen 20 9 11 45

F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
F.8.2.2.2 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçları hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder....... 1 1 0 100
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 0 2 0
F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
F.8.2.1.2. DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 2 2 0 100
F.8.4.4.7. Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu tanımlar. 1 0 1 0
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SILVER DENEME 7 (8S722)

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HİVİDAR GÜL 33 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
225,539 305,780 10 28 214 593 26582

Puanı Hesaplanan: 37 266 707 28249

Katılımlar: 14 37 266 708 28259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 4,83 5,23 10,85

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,36 5,37 8,22

İngilizce 10 2 5 0,33 3 1,56 3,04 6,44

Fen 20 7 13 2,67 13 5,24 5,97 10,80

Toplam: 90 22 35 10,33 11 19,98 24,43 34,22

Sözel (TÜR) DbAdCBdbcaccAdcacbBc

Cevap Anh. A DCABCBACDDBDACBBACBD

Sözel (DİN) CAaaDCCcDD

Cevap Anh. A CACDDCCBDD

Sözel (İNG) dcdDBcd   

Cevap Anh. A BDCDBBABAC

Sayısal (FEN) BDdCDaabDbBddccdBdab

Cevap Anh. A BDACDBDADABCBADBBCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR DİN İNG FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
Alışılageldik bilginin kodunu açma, bilgiyi verilen şekliyle yorumlama, üzerinde düşünme ve değerlendirme anlayışı gelişir.2 1 1 50
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 0 5 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Sözel mantıksal akıl yürütme ve muhakeme gücünü kullanır. 1 0 1 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (noktalama) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (yazım) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

DİN.8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
DİN.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
DİN.8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
DİN.8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
DİN.8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 2 5 20

İngilizce 10 2 5 20

İNG.8.1.3  Making simple inquiries 1 0 1 0
İNG.8.2.3  Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 0 1 0
İNG.8.3.1 Describing simple processes 1 0 1 0
İNG.8.3.2 Expressing preferences 1 1 0 100
İNG.8.3.3 Making simple inquiries 1 1 0 100
İNG.8.4.1 Following phone conversations 1 0 1 0
İNG.8.5.3 Making simple inquiries 1 0 1 0
İNG.8.2.3.Making simple inquiries 1 0 0 0
İNG.8.2.2.Expressing preferences 1 0 0 0
İNG.8.3.3.Making simple inquiries 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 7 13 35

Fen 20 7 13 35

F.8.2.1.2. DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 0 2 0
F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
F.8.4.4.7. Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 0 1 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu tanımlar. 1 1 0 100
F.8.2.2.2 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçları hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder....... 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SILVER DENEME 7 (8S722)

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
İLKNUR YAKUT 18 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
286,614 305,780 3 12 124 365 18079

Puanı Hesaplanan: 37 266 707 28249

Katılımlar: 14 37 266 708 28259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 5 10,33 52 4,83 5,23 10,85

Tarih 10 6 2 5,33 53 3,11 4,51 7,13

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 5,36 5,37 8,22

İngilizce 10 1 2 0,33 3 1,56 3,04 6,44

Fen 20 9 6 7,00 35 5,24 5,97 10,80

Toplam: 90 35 17 29,33 33 19,98 24,43 34,22

Sözel (TÜR) CDcDA AbB ACDa dAaCB

Cevap Anh. B CDBDACACBDACDDBBABCB

Sözel (TAR)  DDCD dBcC

Cevap Anh. B CDDCDBABBC

Sözel (DİN) CbbAB DDCC

Cevap Anh. B CDCABDDDCC

Sözel (İNG)   aD    b 

Cevap Anh. B BBBDABACCD

Sayısal (FEN) a B AcDBDdcBdC DB  d

Cevap Anh. B CABDAADBDBABCCDDBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 5 60

Türkçe 20 12 5 60

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
Alışılageldik bilginin kodunu açma, bilgiyi verilen şekliyle yorumlama, üzerinde düşünme ve değerlendirme anlayışı gelişir.2 2 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 2 40
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (noktalama) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (yazım) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Sözel mantıksal akıl yürütme ve muhakeme gücünü kullanır. 1 0 0 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100

Sözel (TAR) 10 6 2 60

Tarih 10 6 2 60

İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 0 0
İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İTA.8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
İTA.8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 0 0
İTA.8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
İTA.8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İTA.8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 2 70

Din K.ve A.B. 10 7 2 70

DİN.8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
DİN.8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
DİN.8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
DİN.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
DİN.8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 1 2 10

İngilizce 10 1 2 10

İNG.8.4.1 Following phone conversations 1 0 0 0
İNG.8.3.3 Making simple inquiries 1 0 0 0
İNG.8.1.3  Making simple inquiries 1 0 1 0
İNG.8.2.3  Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 1 0 100
İNG.8.5.3 Making simple inquiries 1 0 0 0
İNG.8.2.3.Making simple inquiries 1 0 0 0
İNG.8.2.2.Expressing preferences 1 0 0 0
İNG.8.3.3.Making simple inquiries 1 0 0 0
İNG.8.3.1 Describing simple processes 1 0 1 0
İNG.8.3.2 Expressing preferences 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 9 6 45

Fen 20 9 6 45

F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 0 1 0
F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 2 1 0 50
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
F.8.2.2.2 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçları hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder....... 1 1 0 100
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 0 1 0
F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
F.8.2.1.2. DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 2 1 0 50
F.8.4.4.7. Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 0 1 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu tanımlar. 1 1 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SILVER DENEME 7 (8S722)

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAÇ ERGİN 97 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
229,711 305,780 9 27 210 582 26484

Puanı Hesaplanan: 37 266 707 28249

Katılımlar: 14 37 266 708 28259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 4,83 5,23 10,85

Tarih 10 6 4 4,67 47 3,11 4,51 7,13

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 5,36 5,37 8,22

İngilizce 10 1 8 -1,67 -17 1,56 3,04 6,44

Toplam: 90 20 29 10,33 11 19,98 24,43 34,22

Sözel (TÜR) CDdcACcdBbcCbacdABbB

Cevap Anh. B CDBDACACBDACDDBBABCB

Sözel (TAR) dbDCDBAccC

Cevap Anh. B CDDCDBABBC

Sözel (DİN) CDdAccDbab

Cevap Anh. B CDCABDDDCC

Sözel (İNG) cBdbcdddd 

Cevap Anh. B BBBDABACCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 11 45

Türkçe 20 9 11 45

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
Alışılageldik bilginin kodunu açma, bilgiyi verilen şekliyle yorumlama, üzerinde düşünme ve değerlendirme anlayışı gelişir.2 2 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 3 40
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (noktalama) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (yazım) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Sözel mantıksal akıl yürütme ve muhakeme gücünü kullanır. 1 0 1 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İTA.8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
İTA.8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
İTA.8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İTA.8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 0 1 0
İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İTA.8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

DİN.8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
DİN.8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
DİN.8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
DİN.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
DİN.8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 1 8 10

İngilizce 10 1 8 10

İNG.8.4.1 Following phone conversations 1 0 1 0
İNG.8.3.3 Making simple inquiries 1 1 0 100
İNG.8.1.3  Making simple inquiries 1 0 1 0
İNG.8.2.3  Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 0 1 0
İNG.8.5.3 Making simple inquiries 1 0 1 0
İNG.8.2.3.Making simple inquiries 1 0 1 0
İNG.8.2.2.Expressing preferences 1 0 1 0
İNG.8.3.3.Making simple inquiries 1 0 1 0
İNG.8.3.1 Describing simple processes 1 0 1 0
İNG.8.3.2 Expressing preferences 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SILVER DENEME 7 (8S722)

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED ELMAS 2 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
268,463 305,780 4 14 144 425 20885

Puanı Hesaplanan: 37 266 707 28249

Katılımlar: 14 37 266 708 28259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 4,83 5,23 10,85

Tarih 10 6 4 4,67 47 3,11 4,51 7,13

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,36 5,37 8,22

İngilizce 10 5 5 3,33 33 1,56 3,04 6,44

Matematik 20 3 12 -1,00 -5 3,10 2,51 8,40

Fen 20 9 11 5,33 27 5,24 5,97 10,80

Toplam: 90 42 43 27,67 31 19,98 24,43 34,22

Sözel (TÜR) DCcBdBAaDbBacdBcbCaD

Cevap Anh. A DCABCBACDDBDACBBACBD

Sözel (TAR) DacCbBDbCD

Cevap Anh. A DBBCABDCCD

Sözel (DİN) CACDDCCBDa

Cevap Anh. A CACDDCCBDD

Sözel (İNG) abCccaABAC

Cevap Anh. A BDCDBBABAC

Sayısal (MAT) aCab  bc bccbab  CcD

Cevap Anh. A BCBDBAABCDDACBACDCAD

Sayısal (FEN) aDcabdaADbBdBADBBaad

Cevap Anh. A BDACDBDADABCBADBBCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 10 50

Türkçe 20 10 10 50

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
Alışılageldik bilginin kodunu açma, bilgiyi verilen şekliyle yorumlama, üzerinde düşünme ve değerlendirme anlayışı gelişir.2 2 0 100
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 1 4 20
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Sözel mantıksal akıl yürütme ve muhakeme gücünü kullanır. 1 0 1 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (noktalama) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (yazım) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İTA.8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
İTA.8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
İTA.8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
İTA.8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
İTA.8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

DİN.8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
DİN.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
DİN.8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
DİN.8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
DİN.8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

İNG.8.1.3  Making simple inquiries 1 0 1 0
İNG.8.2.3  Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 0 1 0
İNG.8.3.1 Describing simple processes 1 1 0 100
İNG.8.3.2 Expressing preferences 1 0 1 0
İNG.8.3.3 Making simple inquiries 1 0 1 0
İNG.8.4.1 Following phone conversations 1 0 1 0
İNG.8.5.3 Making simple inquiries 1 1 0 100
İNG.8.2.3.Making simple inquiries 1 1 0 100
İNG.8.2.2.Expressing preferences 1 1 0 100
İNG.8.3.3.Making simple inquiries 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 3 12 15

Matematik 20 3 12 15

M.8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
M.8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 1 0
M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
M.8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 2 0
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 0 1 0
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.M.8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
M.8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.
M.8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
M.8.1.3.2. Tamkare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
M.8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.3 2 1 67

Sayısal (FEN) 20 9 11 45

Fen 20 9 11 45

F.8.2.1.2. DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 0 2 0
F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
F.8.4.4.7. Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu tanımlar. 1 1 0 100
F.8.2.2.2 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçları hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder....... 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SILVER DENEME 7 (8S722)

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
RONİ SÜMER 208 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
454,671 305,780 1 1 6 11 576

Puanı Hesaplanan: 37 266 707 28249

Katılımlar: 14 37 266 708 28259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 4,83 5,23 10,85

Tarih 10 9 1 8,67 87 3,11 4,51 7,13

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,36 5,37 8,22

İngilizce 10 6 4 4,67 47 1,56 3,04 6,44

Matematik 20 20 0 20,00 100 3,10 2,51 8,40

Fen 20 17 3 16,00 80 5,24 5,97 10,80

Toplam: 90 77 13 72,67 81 19,98 24,43 34,22

Sözel (TÜR) CDaDAaACBDACDDaBABCB

Cevap Anh. B CDBDACACBDACDDBBABCB

Sözel (TAR) CDDCDBABBa

Cevap Anh. B CDDCDBABBC

Sözel (DİN) CDCABDbDaC

Cevap Anh. B CDCABDDDCC

Sözel (İNG) caBcABcCCD

Cevap Anh. B BBBDABACCD

Sayısal (MAT) DBDCABACBDAACACBCBDD

Cevap Anh. B DBDCABACBDAACACBCBDD

Sayısal (FEN) CABDAADBDBABCCcDBcDc

Cevap Anh. B CABDAADBDBABCCDDBBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 17 3 85

Türkçe 20 17 3 85

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
Alışılageldik bilginin kodunu açma, bilgiyi verilen şekliyle yorumlama, üzerinde düşünme ve değerlendirme anlayışı gelişir.2 2 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (noktalama) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (yazım) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Sözel mantıksal akıl yürütme ve muhakeme gücünü kullanır. 1 0 1 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İTA.8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
İTA.8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
İTA.8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İTA.8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İTA.8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

DİN.8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
DİN.8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
DİN.8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
DİN.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
DİN.8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

İNG.8.4.1 Following phone conversations 1 0 1 0
İNG.8.3.3 Making simple inquiries 1 0 1 0
İNG.8.1.3  Making simple inquiries 1 1 0 100
İNG.8.2.3  Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 0 1 0
İNG.8.5.3 Making simple inquiries 1 1 0 100
İNG.8.2.3.Making simple inquiries 1 1 0 100
İNG.8.2.2.Expressing preferences 1 0 1 0
İNG.8.3.3.Making simple inquiries 1 1 0 100
İNG.8.3.1 Describing simple processes 1 1 0 100
İNG.8.3.2 Expressing preferences 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 20 0 100

Matematik 20 20 0 100

M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 2 0 100
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
M.8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.3 3 0 100
M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.
M.8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
M.8.1.3.2. Tamkare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
M.8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
M.8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.M.8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
M.8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
M.8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 17 3 85

Fen 20 17 3 85

F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 2 0 100
F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
F.8.2.2.2 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçları hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder....... 1 1 0 100
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50
F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
F.8.2.1.2. DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 2 1 1 50
F.8.4.4.7. Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu tanımlar. 1 1 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SILVER DENEME 7 (8S722)

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SIDDIK SARIBULAK 111 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
355,906 305,780 2 4 52 157 5672

Puanı Hesaplanan: 37 266 707 28249

Katılımlar: 14 37 266 708 28259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 4,83 5,23 10,85

Tarih 10 9 1 8,67 87 3,11 4,51 7,13

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 5,36 5,37 8,22

İngilizce 10 9 1 8,67 87 1,56 3,04 6,44

Matematik 20 3 4 1,67 8 3,10 2,51 8,40

Fen 20 15 5 13,33 67 5,24 5,97 10,80

Toplam: 90 61 15 56,00 62 19,98 24,43 34,22

Sözel (TÜR) DCABdBACDbBDAdBcAC D

Cevap Anh. A DCABCBACDDBDACBBACBD

Sözel (TAR) DaBCABDCCD

Cevap Anh. A DBBCABDCCD

Sözel (DİN) CACDDCCBDD

Cevap Anh. A CACDDCCBDD

Sözel (İNG) aDCDBBABAC

Cevap Anh. A BDCDBBABAC

Sayısal (MAT) B B  Aca    d  a    

Cevap Anh. A BCBDBAABCDDACBACDCAD

Sayısal (FEN) BDcCDBDADABdcADBBCbc

Cevap Anh. A BDACDBDADABCBADBBCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 4 75

Türkçe 20 15 4 75

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
Alışılageldik bilginin kodunu açma, bilgiyi verilen şekliyle yorumlama, üzerinde düşünme ve değerlendirme anlayışı gelişir.2 2 0 100
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Sözel mantıksal akıl yürütme ve muhakeme gücünü kullanır. 1 0 1 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (noktalama) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (yazım) 1 0 0 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İTA.8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
İTA.8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İTA.8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
İTA.8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
İTA.8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

DİN.8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
DİN.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
DİN.8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
DİN.8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
DİN.8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

İNG.8.1.3  Making simple inquiries 1 0 1 0
İNG.8.2.3  Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 1 0 100
İNG.8.3.1 Describing simple processes 1 1 0 100
İNG.8.3.2 Expressing preferences 1 1 0 100
İNG.8.3.3 Making simple inquiries 1 1 0 100
İNG.8.4.1 Following phone conversations 1 1 0 100
İNG.8.5.3 Making simple inquiries 1 1 0 100
İNG.8.2.3.Making simple inquiries 1 1 0 100
İNG.8.2.2.Expressing preferences 1 1 0 100
İNG.8.3.3.Making simple inquiries 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 3 4 15

Matematik 20 3 4 15

M.8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
M.8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 1 0
M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
M.8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 0 0
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 0 0 0
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.M.8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
M.8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.
M.8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
M.8.1.3.2. Tamkare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
M.8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.3 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 15 5 75

Fen 20 15 5 75

F.8.2.1.2. DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 2 2 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
F.8.4.4.7. Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 0 1 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu tanımlar. 1 1 0 100
F.8.2.2.2 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçları hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder....... 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SILVER DENEME 7 (8S722)

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENUR YAVUZ 44 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
195,306 305,780 13 35 254 685 28049

Puanı Hesaplanan: 37 266 707 28249

Katılımlar: 14 37 266 708 28259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 4,83 5,23 10,85

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 3,11 4,51 7,13

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 5,36 5,37 8,22

İngilizce 10 3 5 1,33 13 1,56 3,04 6,44

Matematik 20 2 1 1,67 8 3,10 2,51 8,40

Fen 20 2 18 -4,00 -20 5,24 5,97 10,80

Toplam: 90 17 54 -1,00 -1 19,98 24,43 34,22

Sözel (TÜR) DbAcbdbaDcacdbcacCBb

Cevap Anh. A DCABCBACDDBDACBBACBD

Sözel (TAR) DBaabdbdac

Cevap Anh. A DBBCABDCCD

Sözel (DİN) dcCabaaBDa

Cevap Anh. A CACDDCCBDD

Sözel (İNG) abCDcB ab 

Cevap Anh. A BDCDBBABAC

Sayısal (MAT)       c  D         D

Cevap Anh. A BCBDBAABCDDACBACDCAD

Sayısal (FEN) abbaaBbbDcabccbaadbc

Cevap Anh. A BDACDBDADABCBADBBCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 15 25

Türkçe 20 5 15 25

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
Alışılageldik bilginin kodunu açma, bilgiyi verilen şekliyle yorumlama, üzerinde düşünme ve değerlendirme anlayışı gelişir.2 1 1 50
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 0 5 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Sözel mantıksal akıl yürütme ve muhakeme gücünü kullanır. 1 0 1 0
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (noktalama) 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (yazım) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 2 8 20

Tarih 10 2 8 20

İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İTA.8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
İTA.8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
İTA.8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 0 1 0
İTA.8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
İTA.8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

DİN.8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
DİN.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
DİN.8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
DİN.8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
DİN.8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 3 5 30

İngilizce 10 3 5 30

İNG.8.1.3  Making simple inquiries 1 0 1 0
İNG.8.2.3  Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 0 1 0
İNG.8.3.1 Describing simple processes 1 1 0 100
İNG.8.3.2 Expressing preferences 1 1 0 100
İNG.8.3.3 Making simple inquiries 1 0 1 0
İNG.8.4.1 Following phone conversations 1 1 0 100
İNG.8.5.3 Making simple inquiries 1 0 0 0
İNG.8.2.3.Making simple inquiries 1 0 1 0
İNG.8.2.2.Expressing preferences 1 0 1 0
İNG.8.3.3.Making simple inquiries 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 2 1 10

Matematik 20 2 1 10

M.8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
M.8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 0 0
M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
M.8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 0 0 0
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.M.8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
M.8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.
M.8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
M.8.1.3.2. Tamkare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
M.8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.3 1 0 33

Sayısal (FEN) 20 2 18 10

Fen 20 2 18 10

F.8.2.1.2. DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 2 1 1 50
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 0 2 0
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 0 2 0
F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 2 0 2 0
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 2 0
F.8.4.4.7. Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 0 1 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu tanımlar. 1 0 1 0
F.8.2.2.2 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçları hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder....... 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SILVER DENEME 7 (8S722)

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
VOLKANTEKİNYER 0 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
176,371 305,780 14 37 265 706 28232

Puanı Hesaplanan: 37 266 707 28249

Katılımlar: 14 37 266 708 28259

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 4,83 5,23 10,85

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 3,11 4,51 7,13

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 5,36 5,37 8,22

İngilizce 10 0 10 -3,33 -33 1,56 3,04 6,44

Matematik 20 3 14 -1,67 -8 3,10 2,51 8,40

Fen 20 3 13 -1,33 -7 5,24 5,97 10,80

Toplam: 90 15 68 -7,67 -9 19,98 24,43 34,22

Sözel (TÜR) aCdabccaDbdacbcBdaBc

Cevap Anh. A DCABCBACDDBDACBBACBD

Sözel (TAR) bcdacaDbdc

Cevap Anh. A DBBCABDCCD

Sözel (DİN) dACbbdCcbD

Cevap Anh. A CACDDCCBDD

Sözel (İNG) cadbacdacb

Cevap Anh. A BDCDBBABAC

Sayısal (MAT) aCdDabAcdcadbadac   

Cevap Anh. A BCBDBAABCDDACBACDCAD

Sayısal (FEN) accdbdacbAcddAcB    

Cevap Anh. A BDACDBDADABCBADBBCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 16 20

Türkçe 20 4 16 20

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
Alışılageldik bilginin kodunu açma, bilgiyi verilen şekliyle yorumlama, üzerinde düşünme ve değerlendirme anlayışı gelişir.2 1 1 50
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 0 5 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Sözel mantıksal akıl yürütme ve muhakeme gücünü kullanır. 1 1 0 100
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (noktalama) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (yazım) 1 1 0 100
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 1 9 10

Tarih 10 1 9 10

İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İTA.8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
İTA.8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
İTA.8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 0 1 0
İTA.8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
İTA.8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

DİN.8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
DİN.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
DİN.8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
DİN.8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
DİN.8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 0 10 0

İngilizce 10 0 10 0

İNG.8.1.3  Making simple inquiries 1 0 1 0
İNG.8.2.3  Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 0 1 0
İNG.8.3.1 Describing simple processes 1 0 1 0
İNG.8.3.2 Expressing preferences 1 0 1 0
İNG.8.3.3 Making simple inquiries 1 0 1 0
İNG.8.4.1 Following phone conversations 1 0 1 0
İNG.8.5.3 Making simple inquiries 1 0 1 0
İNG.8.2.3.Making simple inquiries 1 0 1 0
İNG.8.2.2.Expressing preferences 1 0 1 0
İNG.8.3.3.Making simple inquiries 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 3 14 15

Matematik 20 3 14 15

M.8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
M.8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 2 0 2 0
M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
M.8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 2 0
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 0 2 0
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.M.8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
M.8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.
M.8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
M.8.1.3.2. Tamkare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
M.8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.3 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 3 13 15

Fen 20 3 13 15

F.8.2.1.2. DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 2 0 2 0
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 1 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 0 2 0
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 0 2 0
F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 2 1 1 50
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
F.8.4.4.7. Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 0 1 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu tanımlar. 1 0 0 0
F.8.2.2.2 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçları hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder....... 1 0 0 0
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Puan
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Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
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Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel
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Türkçe 20 6 14 1,33 7 4,83 5,23 10,85

Tarih 10 3 7 0,67 7 3,11 4,51 7,13

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 5,36 5,37 8,22

Fen 20 4 16 -1,33 -7 5,24 5,97 10,80

Toplam: 90 17 43 2,67 3 19,98 24,43 34,22

Sözel (TÜR) CcabbaAacbAdcbdcABbB

Cevap Anh. B CDBDACACBDACDDBBABCB

Sözel (TAR) dacCbBdBcd

Cevap Anh. B CDDCDBABBC

Sözel (DİN) abCAccbDaC

Cevap Anh. B CDCABDDDCC
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Cevap Anh. B CABDAADBDBABCCDDBBDA
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
Alışılageldik bilginin kodunu açma, bilgiyi verilen şekliyle yorumlama, üzerinde düşünme ve değerlendirme anlayışı gelişir.2 1 1 50
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 0 5 0
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (noktalama) 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. (yazım) 1 0 1 0
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Sözel mantıksal akıl yürütme ve muhakeme gücünü kullanır. 1 0 1 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İTA.8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
İTA.8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
İTA.8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
İTA.8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İTA.8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

DİN.8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
DİN.8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
DİN.8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
DİN.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
DİN.8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 2 0
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 4 16 20

Fen 20 4 16 20

F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2 1 1 50
F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 2 2 0 100
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 2 0
F.8.2.2.2 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçları hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder....... 1 0 1 0
F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 0 2 0
F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
F.8.2.1.2. DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 2 0 2 0
F.8.4.4.7. Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 0 1 0
F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu tanımlar. 1 1 0 100
F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
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